
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 29 0 29,00 9 0 9,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 100 17 95,75 427,557 10

2 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 24 1 23,75 4 1 3,75 5 2 4,50 4 1 3,75 6 0 6,00 92 16 88,00 405,197 26

3 0 ARDA KARACA  MS 28 9 25,75 5 0 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 5 0 5,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 80 18 75,50 367,183 68

4 0 AYBERK ŞAM  MS 25 12 22,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 6 20,50 6 3 5,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 1 3,75 82 28 75,00 367,037 69

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 5 0 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 6 13,50 4 0 4,00 6 1 5,75 5 2 4,50 4 2 3,50 81 24 75,00 367,026 70

6 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 6 32,50 4 0 4,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 18 1 17,75 1 1 0,75 4 2 3,50 4 2 3,50 4 2 3,50 79 18 74,50 364,824 78

7 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 10 27,50 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 21 1 20,75 6 2 5,50 3 4 2,00 3 3 2,25 3 2 2,50 80 27 73,25 360,415 91

8 0 IŞIL EL  MS 25 10 22,50 5 0 5,00 4 0 4,00 3 0 3,00 4 1 3,75 22 1 21,75 8 0 8,00 2 3 1,25 3 3 2,25 2 2 1,50 78 20 73,00 359,413 92

9 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 20 13 16,75 5 0 5,00 3 2 2,50 1 4 0,00 3 2 2,50 25 1 24,75 9 0 9,00 4 3 3,25 3 4 2,00 4 2 3,50 77 31 69,25 349,310 110

10 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 2 2,50 18 5 16,75 5 0 5,00 4 2 3,50 4 3 3,25 4 2 3,50 75 30 67,50 344,418 118

11 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 23 14 19,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 1 3,75 18 7 16,25 3 1 2,75 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 74 30 66,50 342,168 123

12 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 5 0 5,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 20 3 19,25 5 1 4,75 3 2 2,50 1 4 0,00 4 2 3,50 74 28 67,00 342,068 124

13 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 5 0 5,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 17 3 16,25 3 1 2,75 4 2 3,50 4 1 3,75 4 1 3,75 70 19 65,25 338,057 134

14 0 HAVİN İREM CURKA  MS 24 13 20,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 0 3,00 4 1 3,75 20 5 18,75 5 1 4,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 2 3,50 73 32 65,00 336,567 137

15 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 2 11,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 1 0,75 66 13 62,75 329,317 159

16 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 4 1 3,75 11 3 10,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 4 1 3,75 67 21 61,75 327,551 165

17 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 18 3 17,25 3 1 2,75 3 3 2,25 6 1 5,75 2 4 1,00 69 31 61,25 325,918 169

18 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 12 24,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 14 4 13,00 4 1 3,75 3 3 2,25 5 1 4,75 67 26 60,50 324,065 173

19 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 29 10 26,50 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 13 7 11,25 2 0 2,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 3 0,25 65 26 58,50 316,902 187

20 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 13 1 12,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 63 21 57,75 315,964 192

21 0 AYÇA POLAT  MS 27 8 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 1 2,75 13 2 12,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 1 1,75 62 17 57,75 315,048 194

22 0 TALHA GÜRCAN  MS 21 11 18,25 4 1 3,75 4 0 4,00 4 0 4,00 2 2 1,50 14 3 13,25 2 0 2,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 0 4,00 61 20 56,00 310,670 200

23 0 SILA DİLBAZ  MS 26 8 24,00 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 2 2,50 9 1 8,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 2 1 1,75 59 15 55,25 308,144 206

24 0 HATİCE ATASOY  MS 19 10 16,50 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 15 7 13,25 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 3 2 2,50 62 27 55,25 308,072 207

25 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 24 11 21,25 5 0 5,00 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 12 5 10,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 62 28 55,00 306,811 210

26 0 BEREN ŞAHİN  MS 22 12 19,00 5 0 5,00 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 17 9 14,75 6 0 6,00 3 2 2,50 1 2 0,50 2 4 1,00 63 32 55,00 306,540 211

27 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 24 16 20,00 5 0 5,00 2 3 1,25 3 1 2,75 4 1 3,75 15 8 13,00 3 3 2,25 4 3 3,25 2 5 0,75 3 3 2,25 65 43 54,25 304,847 216

28 0 FATİH KURFALLI  MS 25 13 21,75 4 1 3,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 15 0 15,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 59 21 53,75 303,482 222

29 0 SİDRE KIZITUĞ  MS 25 15 21,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 11 9,25 6 0 6,00 1 5 -0,25 2 5 0,75 3 3 2,25 64 43 53,25 301,135 228
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

30 0 EMİN PALA  MS 20 18 15,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 2 1,50 20 2 19,50 2 2 1,50 3 4 2,00 1 3 0,25 2 3 1,25 61 36 52,00 297,721 237

31 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 8 28,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 11 3 10,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 2 2,50 56 21 50,75 294,445 251

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 18 13,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 0 4,00 3 1 2,75 12 4 11,00 2 0 2,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 3 2,25 56 29 48,75 289,169 275

33 0 BİLGE TAŞKIN  MS 20 11 17,25 2 2 1,50 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 11 4 10,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 2 1,50 54 24 48,00 286,894 285

34 0 ARDA YILDIRIM  MS 26 10 23,50 5 0 5,00 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 8 4 7,00 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 53 22 47,50 284,912 292

35 0 ETHEM GÖRAL  MS 21 14 17,50 3 2 2,50 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 9 3 8,25 5 0 5,00 3 2 2,50 2 2 1,50 53 25 46,75 283,552 298

36 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 5 0 5,00 1 3 0,25 2 0 2,00 3 2 2,50 7 4 6,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 53 24 47,00 283,219 301

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 11 21,25 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 7 2 6,50 1 3 0,25 4 3 3,25 1 4 0,00 3 2 2,50 54 29 46,75 282,776 303

38 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 21 17 16,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 0 4,00 13 5 11,75 1 0 1,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 4 1,00 54 37 44,75 276,698 336

39 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 22 15 18,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 1 1,75 10 5 8,75 3 3 2,25 4 1 3,75 2 2 1,50 51 31 43,25 272,930 348

40 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 14 19,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 10 5 8,75 2 1 1,75 3 2 2,50 1 3 0,25 51 33 42,75 270,792 357

41 0 SARP SÜTUNÇ  MS 17 16 13,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 9 4 8,00 3 0 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 50 30 42,50 270,216 360

42 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 20 16 16,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 9 8 7,00 1 1 0,75 1 3 0,25 2 2 1,50 2 2 1,50 51 35 42,25 269,170 367

43 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 5 0 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 2 2,50 7 7 5,25 4 2 3,50 1 3 0,25 4 1 3,75 49 29 41,75 268,493 369

44 0 ARDA SÖZER  MS 22 14 18,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 2 2,50 8 3 7,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 0 1,00 48 25 41,75 267,847 374

45 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 18 18 13,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 0 3,00 3 1 2,75 7 2 6,50 1 0 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 46 26 39,50 261,749 402

46 0 DİDEM ERDEM  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 4 0 4,00 7 1 6,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 43 16 39,00 259,488 409

47 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 18 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 7 1 6,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 46 30 38,50 258,955 411

48 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 10 17,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 8 6 6,50 3 2 2,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 46 32 38,00 256,713 420

49 0 MUST FA KÖSE  MS 18 17 13,75 5 0 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 9 2 8,50 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 46 32 38,00 256,680 421

50 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 25 6,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 1 2,75 18 7 16,25 2 2 1,50 3 3 2,25 1 2 0,50 2 3 1,25 50 49 37,75 256,262 423

51 0 KAAN S MİH KURT  MS 15 14 11,50 1 0 1,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 2 2,50 10 6 8,50 2 0 2,00 3 3 2,25 2 2 1,50 3 2 2,50 45 31 37,25 255,217 425

52 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 21 12,75 4 1 3,75 1 4 0,00 1 3 0,25 3 2 2,50 11 8 9,00 4 0 4,00 3 4 2,00 2 1 1,75 1 4 0,00 48 48 36,00 250,953 446

53 0 BEYZA DURSUN  MS 21 13 17,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 2 0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 42 25 35,75 250,546 447

54 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 17 14,75 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 4 4,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 42 28 35,00 248,209 461

55 0 MEHMET * DA EREN  MS 17 12 14,00 4 1 3,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 2 5,50 1 3 0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 244,759 478

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 22 16 18,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 2 1,50 2 2 1,50 41 29 33,75 244,471 481

57 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 21 14 17,50 5 0 5,00 3 1 2,75 3 0 3,00 3 2 2,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 21 31,75 237,680 509

58 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 12 18,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 2 4 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 38 26 31,50 237,599 510
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR

59 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 20 16 16,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 38 26 31,50 236,994 512

60 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 17 14,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 3 3 2,25 39 32 31,00 236,827 516

61 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 14 13,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 3 2 2,50 6 10 3,50 2 1 1,75 4 3 3,25 2 4 1,00 38 39 28,25 228,755 545

62 0 RABİA KAYA  MS 16 16 12,00 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 34 27 27,25 225,950 557

63 0 SUDE DİNÇ  MS 12 13 8,75 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 8 0 8,00 2 0 2,00 4 0 4,00 1 1 0,75 32 21 26,75 224,592 562

64 0 HASAN YILDIZ  MS 16 10 13,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 32 23 26,25 222,145 567

65 0 ESMA ÇİÇEK  MS 20 15 16,25 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 1 1 0,75 34 32 26,00 221,035 571

66 0 DİCLE KAYA  MS 18 17 13,75 1 0 1,00 4 0 4,00 4 4 3,00 1 3 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 32 27 25,25 219,415 579

67 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 15 13 11,75 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 4 1,00 32 27 25,25 218,770 581

68 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 17 15 13,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 4 9 1,75 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 4 1,00 2 4 1,00 35 43 24,25 216,456 598

69 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 20 12,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 4 0,00 35 44 24,00 215,510 602

70 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 13 10 10,50 2 3 1,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 5 2,75 0 2 -0,50 4 3 3,25 2 2 1,50 1 3 0,25 32 33 23,75 215,427 603

71 0 BARTU ARSLAN  MS 11 17 6,75 4 1 3,75 2 1 1,75 2 0 2,00 4 0 4,00 2 5 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 3 0,25 30 29 22,75 212,350 617

72 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MS 17 14 13,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 212,044 620

73 0 HİLAL TEKİN  MS 17 19 12,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 0 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 33 41 22,75 211,771 621

74 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 10 16 6,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 11 1 10,75 1 0 1,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 29 27 22,25 210,408 630

75 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 14 16 10,00 4 1 3,75 1 2 0,50 2 1 1,75 4 0 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 28 28 21,00 206,712 645

76 0 ARDA TURAN  MS 15 15 11,25 4 1 3,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 25 18 20,50 204,819 649

77 0 ELİF YILDIRIM  MS 12 19 7,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 8 2,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 29 44 18,00 197,790 670

78 0 EREN AKBAŞ  MS 9 8 7,00 1 0 1,00 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 14 14,50 187,689 688

79 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 7 7 5,25 1 2 0,50 2 5 0,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 24 48 12,00 180,544 702

80 0 EMİRHAN AKIN  MS 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 4 1,00 2 0 2,00 1 3 0,25 13 17 8,75 171,197 712

81 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 12 21 6,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 18 36 9,00 171,132 713

82 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 14 4,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 11 19 6,25 163,543 717

83 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 5 18 0,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 4 0,00 1 2 0,50 1 9 -1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 16 44 5,00 159,682 719
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,0013,64 17,59 3,79 0,90 3,56 2,65 1,31 2,32 2,62 0,76 2,44 3,23 1,25 2,92 0,01 0,00 0,01 9,40 3,92 8,42 1,79 0,64 1,63 2,26 1,76 1,82 1,93 1,41 1,58 1,94 1,48 1,57 50,6227,07 43,86 271,500

Okul Ortalaması 20,8513,52 17,47 3,87 0,87 3,65 2,72 1,28 2,40 2,66 0,74 2,47 3,25 1,17 2,96 0,01 0,00 0,01 7,95 3,55 7,06 1,33 0,51 1,20 2,00 1,68 1,58 1,69 1,20 1,39 1,77 1,36 1,43 48,1025,88 41,62 267,190

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

1 0 IRMAK GÜNER  MS 32 8 30,00 16 4 15,00 38 0 38,00 14 5 12,75 100 17 95,75 427,557 1 6 9 9 10

2 0 İCLAL SEVER  MS 33 7 31,25 16 4 15,00 28 2 27,50 15 3 14,25 92 16 88,00 405,197 2 13 20 20 26

3 0 ARDA KARACA  MS 28 9 25,75 17 1 16,75 26 1 25,75 9 7 7,25 80 18 75,50 367,183 3 31 42 42 68

4 0 AYBERK ŞAM  MS 25 12 22,00 15 3 14,25 28 9 25,75 14 4 13,00 82 28 75,00 367,037 4 32 43 43 69

5 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 33 7 31,25 14 6 12,50 19 6 17,50 15 5 13,75 81 24 75,00 367,026 5 33 44 44 70

6 0 BAŞAK DURMAZ  MS 34 6 32,50 14 4 13,00 19 2 18,50 12 6 10,50 79 18 74,50 364,824 6 34 46 46 78

7 0 DAMLA KİŞİN  MS 30 10 27,50 14 5 12,75 27 3 26,25 9 9 6,75 80 27 73,25 360,415 7 38 53 53 91

8 0 IŞIL EL  MS 25 10 22,50 16 1 15,75 30 1 29,75 7 8 5,00 78 20 73,00 359,413 8 39 54 54 92

9 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 20 13 16,75 12 8 10,00 34 1 33,75 11 9 8,75 77 31 69,25 349,310 9 47 65 65 110

10 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 27 12 24,00 13 6 11,50 23 5 21,75 12 7 10,25 75 30 67,50 344,418 10 51 69 69 118

11 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 23 14 19,50 16 3 15,25 21 8 19,00 14 5 12,75 74 30 66,50 342,168 11 55 73 73 123

12 0 RABİA FİDAN  MS 26 14 22,50 15 2 14,50 25 4 24,00 8 8 6,00 74 28 67,00 342,068 12 56 74 74 124

13 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 24 8 22,00 14 3 13,25 20 4 19,00 12 4 11,00 70 19 65,25 338,057 13 60 78 78 134

14 0 HAVİN İREM CURKA  MS 24 13 20,75 14 3 13,25 25 6 23,50 10 10 7,50 73 32 65,00 336,567 14 62 81 81 137

15 0 CANSU EREN  MS 33 6 31,50 15 1 14,75 12 3 11,25 6 3 5,25 66 13 62,75 329,317 15 74 95 95 159

16 0 ZEYNEP ERBAY  MS 28 11 25,25 15 3 14,25 13 3 12,25 11 4 10,00 67 21 61,75 327,551 16 78 100 100 165

17 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 24 14 20,50 13 5 11,75 21 4 20,00 11 8 9,00 69 31 61,25 325,918 17 82 104 104 169

18 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 27 12 24,00 14 5 12,75 14 4 13,00 12 5 10,75 67 26 60,50 324,065 18 84 106 106 173

19 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 29 10 26,50 15 5 13,75 15 7 13,25 6 4 5,00 65 26 58,50 316,902 19 95 117 117 187

20 0 ARDA HIZLI  MS 25 15 21,25 14 2 13,50 13 1 12,75 11 3 10,25 63 21 57,75 315,964 20 97 119 119 192

21 0 AYÇA POLAT  MS 27 8 25,00 13 4 12,00 15 3 14,25 7 2 6,50 62 17 57,75 315,048 21 98 120 120 194

22 0 TALHA GÜRCAN  MS 21 11 18,25 14 3 13,25 16 3 15,25 10 3 9,25 61 20 56,00 310,670 22 101 124 124 200

23 0 SILA DİLBAZ  MS 26 8 24,00 13 3 12,25 11 1 10,75 9 3 8,25 59 15 55,25 308,144 23 105 128 128 206

24 0 HATİCE ATASOY  MS 19 10 16,50 15 3 14,25 19 7 17,25 9 7 7,25 62 27 55,25 308,072 24 106 129 129 207

25 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 24 11 21,25 15 4 14,00 16 6 14,50 7 7 5,25 62 28 55,00 306,811 25 109 132 132 210

26 0 BEREN ŞAHİN  MS 22 12 19,00 12 3 11,25 23 9 20,75 6 8 4,00 63 32 55,00 306,540 26 110 133 133 211

27 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 24 16 20,00 14 5 12,75 18 11 15,25 9 11 6,25 65 43 54,25 304,847 27 113 137 137 216

28 0 FATİH KURFALLI  MS 25 13 21,75 10 3 9,25 16 1 15,75 8 4 7,00 59 21 53,75 303,482 28 116 140 140 222

29 0 SİDRE KIZITUĞ  MS 25 15 21,25 15 4 14,00 18 11 15,25 6 13 2,75 64 43 53,25 301,135 29 121 145 145 228

30 0 EMİN PALA  MS 20 18 15,50 13 4 12,00 22 4 21,00 6 10 3,50 61 36 52,00 297,721 30 128 153 153 237

31 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 30 8 28,00 6 2 5,50 12 5 10,75 8 6 6,50 56 21 50,75 294,445 31 140 165 165 251

32 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 18 18 13,50 15 1 14,75 14 4 13,00 9 6 7,50 56 29 48,75 289,169 32 160 188 188 275

33 0 BİLGE TAŞKIN  MS 20 11 17,25 14 3 13,25 11 4 10,00 9 6 7,50 54 24 48,00 286,894 33 168 197 197 285

34 0 ARDA YILDIRIM  MS 26 10 23,50 12 3 11,25 8 4 7,00 7 5 5,75 53 22 47,50 284,912 34 173 202 202 292

35 0 ETHEM GÖRAL  MS 21 14 17,50 13 4 12,00 9 3 8,25 10 4 9,00 53 25 46,75 283,552 35 178 208 208 298

36 0 İREMNAZ APAYDIN  MS 29 11 26,25 11 5 9,75 7 4 6,00 6 4 5,00 53 24 47,00 283,219 36 179 210 210 301

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 24 11 21,25 14 4 13,00 8 5 6,75 8 9 5,75 54 29 46,75 282,776 37 180 212 212 303

38 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 21 17 16,75 12 5 10,75 14 5 12,75 7 10 4,50 54 37 44,75 276,698 38 201 238 238 336

39 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 22 15 18,25 10 5 8,75 10 5 8,75 9 6 7,50 51 31 43,25 272,930 39 209 248 248 348

40 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 14 19,50 12 8 10,00 10 5 8,75 6 6 4,50 51 33 42,75 270,792 40 213 255 255 357

41 0 SARP SÜTUNÇ  MS 17 16 13,00 15 4 14,00 12 4 11,00 6 6 4,50 50 30 42,50 270,216 41 215 257 257 360

42 0 BARIŞ BEŞLİ  MS 20 16 16,00 16 3 15,25 10 9 7,75 5 7 3,25 51 35 42,25 269,170 42 222 264 264 367

43 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 23 9 20,75 10 7 8,25 7 7 5,25 9 6 7,50 49 29 41,75 268,493 43 223 265 265 369

44 0 ARDA SÖZER  MS 22 14 18,50 13 5 11,75 8 3 7,25 5 3 4,25 48 25 41,75 267,847 44 228 270 270 374

45 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 18 18 13,50 13 2 12,50 8 2 7,50 7 4 6,00 46 26 39,50 261,749 45 251 294 294 402

46 0 DİDEM ERDEM  MS 24 11 21,25 8 1 7,75 7 1 6,75 4 3 3,25 43 16 39,00 259,488 46 257 300 300 409

47 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 20 18 15,50 9 6 7,50 9 2 8,50 8 4 7,00 46 30 38,50 258,955 47 259 302 302 411

48 0 EMİRHAN BOZ  MS 20 10 17,50 12 6 10,50 8 6 6,50 6 10 3,50 46 32 38,00 256,713 48 263 306 306 420
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

49 0 MUST FA KÖSE  MS 18 17 13,75 13 5 11,75 10 2 9,50 5 8 3,00 46 32 38,00 256,680 49 264 307 307 421

50 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 13 25 6,75 11 7 9,25 20 9 17,75 6 8 4,00 50 49 37,75 256,262 50 266 309 309 423

51 0 KAAN S MİH KURT  MS 15 14 11,50 10 4 9,00 12 6 10,50 8 7 6,25 45 31 37,25 255,217 51 268 311 311 425

52 12066 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 18 21 12,75 9 10 6,50 15 8 13,00 6 9 3,75 48 48 36,00 250,953 52 284 331 331 446

53 0 BEYZA DURSUN  MS 21 13 17,75 10 7 8,25 5 3 4,25 6 2 5,50 42 25 35,75 250,546 53 285 332 332 447

54 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 19 17 14,75 12 5 10,75 6 4 5,00 5 2 4,50 42 28 35,00 248,209 54 298 345 345 461

55 0 MEHMET * DA EREN  MS 17 12 14,00 14 6 12,50 6 2 5,50 3 4 2,00 40 24 34,00 244,759 55 311 361 361 478

56 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 22 16 18,00 10 6 8,50 3 1 2,75 6 6 4,50 41 29 33,75 244,471 56 314 364 364 481

57 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 21 14 17,50 14 3 13,25 2 4 1,00 37 21 31,75 237,680 57 336 388 388 509

58 0 YALÇIN YILMAZ  MS 21 12 18,00 9 6 7,50 3 1 2,75 5 7 3,25 38 26 31,50 237,599 58 337 389 389 510

59 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 20 16 16,00 16 4 15,00 1 2 0,50 1 4 0,00 38 26 31,50 236,994 59 339 391 391 512

60 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 19 17 14,75 10 2 9,50 2 5 0,75 8 8 6,00 39 32 31,00 236,827 60 343 395 395 516

61 0 MUHAMMED TAŞ  MS 17 14 13,50 7 7 5,25 6 10 3,50 8 8 6,00 38 39 28,25 228,755 61 366 420 420 545

62 0 RABİA KAYA  MS 16 16 12,00 10 5 8,75 1 3 0,25 7 3 6,25 34 27 27,25 225,950 62 376 430 430 557

63 0 SUDE DİNÇ  MS 12 13 8,75 5 7 3,25 8 0 8,00 7 1 6,75 32 21 26,75 224,592 63 378 433 433 562

64 0 HASAN YILDIZ  MS 16 10 13,50 13 4 12,00 0 6 -1,50 3 3 2,25 32 23 26,25 222,145 64 383 438 438 567

65 0 ESMA ÇİÇEK  MS 20 15 16,25 9 7 7,25 2 2 1,50 3 8 1,00 34 32 26,00 221,035 65 386 442 442 571

66 0 DİCLE KAYA  MS 18 17 13,75 5 0 5,00 4 4 3,00 5 6 3,50 32 27 25,25 219,415 66 394 450 450 579

67 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 15 13 11,75 10 4 9,00 5 3 4,25 2 7 0,25 32 27 25,25 218,770 67 396 452 452 581

68 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 17 15 13,25 8 7 6,25 4 10 1,50 6 11 3,25 35 43 24,25 216,456 68 408 467 467 598

69 0 ALİ YÖKSEL  MS 17 20 12,00 12 8 10,00 2 8 0,00 4 8 2,00 35 44 24,00 215,510 69 412 471 471 602

70 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 13 10 10,50 8 8 6,00 4 7 2,25 7 8 5,00 32 33 23,75 215,427 70 413 472 472 603

71 0 BARTU ARSLAN  MS 11 17 6,75 12 2 11,50 2 5 0,75 5 5 3,75 30 29 22,75 212,350 71 424 485 485 617

72 0 AYBÜKE ÖZDENLİ  MS 17 14 13,50 10 5 8,75 2 4 1,00 0 1 -0,25 29 24 23,00 212,044 72 426 488 488 620

73 0 HİLAL TEKİN  MS 17 19 12,25 10 8 8,00 2 5 0,75 4 9 1,75 33 41 22,75 211,771 73 427 489 489 621

74 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 10 16 6,00 4 6 2,50 12 1 11,75 3 4 2,00 29 27 22,25 210,408 74 433 495 495 630

75 0 MUHAMMED AYDINLIK  MS 14 16 10,00 11 4 10,00 0 3 -0,75 3 5 1,75 28 28 21,00 206,712 75 443 506 506 645

76 0 ARDA TURAN  MS 15 15 11,25 9 3 8,25 1 0 1,00 25 18 20,50 204,819 76 447 510 510 649

77 0 ELİF YILDIRIM  MS 12 19 7,25 10 9 7,75 4 8 2,00 3 8 1,00 29 44 18,00 197,790 77 462 528 528 670

78 0 EREN AKBAŞ  MS 9 8 7,00 5 1 4,75 1 0 1,00 3 5 1,75 18 14 14,50 187,689 78 475 544 544 688

79 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 11 29 3,75 8 9 5,75 5 10 2,50 24 48 12,00 180,544 79 486 557 557 702

80 0 EMİRHAN AKIN  MS 5 5 3,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 5 7 3,25 13 17 8,75 171,197 80 496 567 567 712

81 0 HATİCE CEREN TÜL  MS 12 21 6,75 4 6 2,50 2 9 -0,25 18 36 9,00 171,132 81 497 568 568 713

82 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 14 4,50 3 5 1,75 11 19 6,25 163,543 82 500 571 571 717

83 0 EREN BATU ÇAKIR  MS 5 18 0,50 8 10 5,50 1 9 -1,25 2 7 0,25 16 44 5,00 159,682 83 502 573 573 719

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ORBİTAL TYT 504 594 594 740

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 21,0 13,6 17,59 12,3 4,2 11,24 11,2 4,6 10,04 6,1 4,7 4,97 50,6 27,1 43,84 271,500

Okul Ortalaması 20,9 13,5 17,47 12,5 4,1 11,49 9,3 4,1 8,26 5,5 4,2 4,39 48,1 25,9 41,61 267,190

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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ORBİTAL TYT

270,792 48,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 51 33 36 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(357.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 213 255 255 357 % 48,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDdEeADBa d bBc aDbCADBCeBDAAaACCAEabaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dAeCabbCDEABbBcAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA   dBD   D EBd  cBc   E C e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B cA   BDddEDd  ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

250,953 60,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  12066
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 48 48 24 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(446.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 284 331 331 446 % 60,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 21 1 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız a aeDBCAbBcDCCBdaCcAeCDBccdabbCAcdbBdEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADaEebded BccBBdAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 8 11 9,00 % 30

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BdDA cbD ccBbC Ac   A   eA  CD B  C C D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aaAeaCBBD  e  Cec ea

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 15 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 3 3 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

215,510 81,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 35 44 41 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 412 471 471 602 % 81,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 20 3 12,00 % 30

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaECbbBC a dda acbCeDeabBDAAbAeCAcCbBeb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EdBCabbCDEABbBcAcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  b Bccaeccc                 A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c BCeA  ee    cd Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 0 4 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

316,902 25,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 65 26 29 58 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(187.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 95 117 117 187 % 25,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 10 1 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECdDBC BCCBcDaDACdDcCeBDAADACCAEebaBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDbdCDEABaBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 7 10 11,25 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 7 18 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEB BeDe  aAdBC Ad E   E Cec   CB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   BCeA   BD   c  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 1 67

PROBLEMLER 9 5 2 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

315,964 25,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 63 21 36 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(192.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 97 119 119 192 % 25,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDdcCADBCeBaCBdDaDACeDeCecDAeDAeCAECbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDC C EAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 13 1 26 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDB De  DA      B    E C  E          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeA   BD dEDdCB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 0 50

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

367,183 9,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 80 18 22 75 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 31 42 42 68 % 9,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEaBDBCAaBcDa BCddDAcCDBDDAcAC AAA aBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC CDB BDdBBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 26 1 13 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  ADADBBDCC EaEB EE D E C CB DC    B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EdBBD dD ae cCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 18 2 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67

PROBLEMLER 9 8 0 89

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

215,427 81,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 32 33 55 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(603.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 413 472 472 603 % 81,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 10 17 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDBbBeA        aCb eCDBDcbeAC A   B    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCcaaECb D  ecdBB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 5 21 2,75 % 9

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 4 7 29 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B eAd        C e   cd       C     bd    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CDAbbdBBe C  eaCa  e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 6 5 26

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

267,847 50,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(374.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 228 270 270 374 % 50,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDBDBCAd aDC BaCda daDBDDcDAC AbAcBBadC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEEb  DBbBDABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 3 19 7,25 % 24

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 3 29 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız d DA  A d B    A  E AE   e              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 5 3 12 4,25 % 21

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Cae E BBa          B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

204,819 87,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 447 510 510 649 % 87,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 15 10 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eea C eBC   bec aabCADdaDeDAADAC AaC a  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCD     AB B AcaB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A                                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 5 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

284,912 39,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 53 22 45 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(292.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 173 202 202 292 % 39,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız B BbCADBC  CCBEeaD CcDBCDBDcADACbAaCbdeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  Ceb B B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA   BB ed e  B   dB   A  C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız cCB  A  c Db Ec  BeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

367,037 9,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 82 28 10 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 32 43 43 69 % 9,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 12 3 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBC BabBcDaDACd BaaBDAebAC AddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCa  EABaBDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 6 3 1 5,25 % 53

TYT Matematik 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDA cDcdBCCAdBEbeAE CDAECBaBbDC Be

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EbBCDA dDBDdBEDAdB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

212,044 83,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBÜKE ÖZDENLİ 120 29 24 67 23 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(620.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 426 488 488 620 % 83,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDdceADBC  dCBc CceCAeBCbaDdecACCA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCDabCD A    AcaBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız eA     e   D  c           d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 7 6 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

315,048 26,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 62 17 41 57 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(194.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 98 120 120 194 % 26,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 8 5 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aaBdCADBC B dBEDaDACADcCDBDAeeACCAE   BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCDCcCDEAB c AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 2 15 12,50 % 42

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDB     D b  C EB   AE   dEC C      a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 2 11 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B eA   BD  EDe   C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 2 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

367,026 9,46
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 81 24 15 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(70.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 33 44 44 70 % 9,46

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDcCACBcDCCBCaCDABCbBDDADACCAAAbaBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEdCbdDBacDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 6 9 13,50 % 45

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 6 15 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDc     DBBDdC  dbBAEE DAabC  B  C  C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcACECBBDCbDcBeeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

210,408 85,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 29 27 64 22 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 433 495 495 630 % 85,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEaeeBCdCecb  B aCcAeaDcDDea b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eb a EeaCb        AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 1 18 10,75 % 36

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 1 27 11,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA  Ab DBB C            E  D        D 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAC  B       a    a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 4 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 3 5 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

269,170 49,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞ BEŞLİ 120 51 35 34 42 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(367.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 222 264 264 367 % 49,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDabBCAbdb C   eCDbaCeBDDAeAeCAAAbaBEce

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECECeBbBDdBBAA      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 8 13 7,00 % 23

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 9 21 7,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dEeA  eD Dc     EedBAcE a   C     C a   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeb   BB  d Ee eDd B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

212,350 83,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARTU ARSLAN 120 30 29 61 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(617.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 424 485 485 617 % 83,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 17 12 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDB  caB    Ccc aD  dDB a bbAaAeCAdeda c

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 2 6 11,50 % 58

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCD  eDEAB   ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aA  cc aA                  c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a B eAC  B    cbC e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 14 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

364,824 10,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 79 18 23 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(78.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 34 46 46 78 % 10,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBCCBaCBcDCDACeDBCDBDdADACCAdCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız  ABCDCbCD ABcBDAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 1 11 17,75 % 59

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDB DA  DA B C cBE DA  C AE    b C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAbbDBD dEDdCBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 17 6 74

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 7 0 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

306,540 28,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 63 32 25 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(211.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 110 133 133 211 % 28,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDBCACBa C  aaCDAe bcDDAbACbAAAbaBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEb  C B a ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 9 4 14,75 % 49

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcA AeDA BBDeCAcBc AaEeeAc CDCB  CBCC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A EaBaD d   eeDaeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

250,546 60,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 42 25 53 35 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(447.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 285 332 332 447 % 60,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECAeB  d   E aDACADBCecDeADbCCAdbbdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bABCa cdD ABaB AcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aA  bB  A  D   C          b             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız c B  b  DB    D  BC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

286,894 38,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 54 24 42 48 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(285.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 168 197 197 285 % 38,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  E BDBeACBc C aCaCcAcCDB D aAC dd caBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  CceEECEC B BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 4 15 10,00 % 33

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 4 25 10,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA c D  c  dbA B BA     E CD          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EaBBD dD e eD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 7 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,994 69,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(512.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 339 391 391 512 % 69,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 16 4 16,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDeDBCbCBcDC  CaCDeBaeBDDbaAbbAdecaBa  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEcbbCDBaBDABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A c                    c             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız        Be   a e c   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 12 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

329,317 21,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 66 13 41 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 74 95 95 159 % 21,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbBECADBC BCCBEDCDACADBCDBDAeDACCAEabaeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD  CDEAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  AEB B D   DAc C Ad       CDA     c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BebA   B   ED    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

360,415 12,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 80 27 13 73 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(91.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 38 53 53 91 % 12,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 10 0 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCACBcDCCBCaCDAeCecDDADACCAAecaBEcb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbCcd BaBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 1 8 20,75 % 69

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 27 3 10 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAEAAD DBBDCCAEB  AEE Db     Bc CBCCDe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAeEaBBDeb EceeD AB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

219,415 78,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(579.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 394 450 450 579 % 78,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEbaDBCAa dc    eCDABaadDeAaAdeAdcABBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız          D     BB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 4 22 3,00 % 10

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 4 32 3,00 % 8

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız a  A     DB e      a        Ce          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 6 9 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız deA c  c    EBeeD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

259,488 55,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ERDEM 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 257 300 300 409 % 55,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADBC   CB DaDACADedDBDAebACeAE baea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 1 11 7,75 % 39

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAcCD          ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 1 32 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B B   E      C d     E               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 4 3 13 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d B aA    e   D  B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

324,065 23,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 67 26 27 60 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(173.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 84 106 106 173 % 23,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCAdBcDCCB adDABaeBDDADACCAcebdBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEebdDB BbABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 4 12 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA   DADdBD d cB c EE D E C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA E BaDa DbBCaDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 2 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

197,790 90,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ELİF YILDIRIM 120 29 44 47 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(670.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 462 528 528 670 % 90,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 19 9 7,25 % 18

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBeeCebcC aCaCab  bcD  eb  AdecdBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCeeEbbcaDBEBcbBB AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 8 18 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 8 28 2,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız dcDAdecbd B           d     C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız dDcd  Bd    d eeD  c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 5 9 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 4 0

PROBLEMLER 9 1 4 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

297,721 32,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 61 36 23 52 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(237.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 128 153 153 237 % 32,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dDaEdADBb BdCBaDeDACdD CecbdebAeCAddAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCECe ABaB AcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 22 4 14 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDe  DAdBC AEBE  A  C AEC aa    B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız caBCcAbdaB  e DdCc e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

171,197 96,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 13 17 90 8 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(712.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 496 567 567 712 % 96,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  bDe B cC     a  Ce   D                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 0 2 18 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız        b     a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A         a  E  a        e  B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız bbbbE BB    E e D da

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 1 0 4

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,713 56,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(420.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 263 306 306 420 % 56,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDcDB cd        CDeebeB DdDACCAAAAaBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAadECcCbB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 6 16 6,50 % 22

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA ceD De aC Ab d         C           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 0 5 1 -1,25 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız ebA E BBDCdcb eeaa c

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 6 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

349,310 14,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 77 31 12 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 65 65 110 % 14,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 13 7 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDdddADBCCdabBEDCDACdaeCD      e AEdbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCDEcBbecAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 1 4 24,75 % 83

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 1 5 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDAEADAE CCAEBEbDA BC A CBCBE CCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdBeeACdDBaeeEDACBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 9 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

187,689 92,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 18 14 88 14 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(688.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 475 544 544 688 % 92,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 9 8 23 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbaE dDB             D       D C AEabeea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 1 14 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız     D  e EA      BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız                            D            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız    e A   c  d Dd Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 8 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

159,682 97,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN BATU ÇAKIR 120 16 44 60 5 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(719.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 502 573 573 719 % 97,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 5 18 17 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız dccEbbDca  b d bd  a  ee dDd b C   a B  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EceCDCbCDacebBa cB c     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 9 20 -1,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 9 30 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  e  c      b   e   Bbbbe  d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ad C  b ec  B  d  e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 4 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 3 6 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

221,035 77,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 34 32 54 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(571.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 386 442 442 571 % 77,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 15 5 16,25 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BbDeDBCebBb a   bCDABdecDDADACdAA daBdaC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAbc   Ca adcABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  EDe      e                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız bcAa eaaD a   Ca    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 9 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

283,552 40,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 53 25 42 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(298.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 178 208 208 298 % 40,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDcaBCbC bDa   aCDABCDBDDAbdCeAbAbc EbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAaaEbb  BEB ABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 3 28 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   eA  AD DB DC AcB  c                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 0 2 5,00 % 71

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C A ECBBD aeE  aD eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 11 10 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

303,482 30,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATİH KURFALLI 120 59 21 40 53 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 116 140 140 222 % 30,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BbdaCADaC BCCacDaDACcDeCeBDA DACCAdCdcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EAeCD  C EAB   AcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 0 15 15,00 % 50

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 16 1 23 15,75 % 39

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B BBD   DA   C EBE D   C  E  C b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECB eA  DBa   D  Bae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 15 7 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 5 0 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

180,544 94,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FATMA NUR CİNTAY 120 24 48 48 12 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(702.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 486 557 557 702 % 94,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 11 29 0 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abDeDcaeCBaDCedaedDbabecDcAbedbcebAcdEba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 8 9 23 5,75 % 14

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA c D ea  C d  c  b  cA  C be D      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 0 3 3 -0,75 % 0

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aeAdceBBD acE  ec  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 18 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 3 17

PROBLEMLER 9 3 1 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

294,445 33,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 56 21 43 50 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(251.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 140 165 165 251 % 33,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız acDeDBCACBcDCCB CCDA CbBDDADACCAAebaBEEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız  C D d         BBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA   bADBB    cB  cE   A    C    a e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA d BBDdb  BeCD dB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

244,471 65,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 41 29 50 33 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(481.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 314 364 364 481 % 65,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 16 2 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız adDaDBCeCBcDC aaaCDeeaDBDDAbAeCAAA aBEdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADbE  dbB a ABBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 1 26 2,75 % 9

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A   D bB                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA a BB bd  B eDC a

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

258,955 55,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 46 30 44 38 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(411.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 259 302 302 411 % 55,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 18 2 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDeDBCAbdb C dCaCDeaaDBDbAaACCAdecdBEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCbDa a dDB B dBB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 2 1 7 1,75 % 18

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA   D  B  C   e          CD B  b  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız Ca Cd BBD  DE  eD  d

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

222,145 76,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HASAN YILDIZ 120 32 23 65 26 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 383 438 438 567 % 76,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBcCAeBC a daE aDbdADBCeBDbA           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EA CaCECeEdB B ABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cb e a e       a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d            ED  cCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 5 3 22

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 2 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

308,072 27,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 62 27 31 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(207.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 106 129 129 207 % 27,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 10 11 16,50 % 41

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDdDB A BcDC deaCDABCa DDAcd  AA  a E  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEabCDB BDABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 7 8 13,25 % 44

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 19 7 14 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA ceDA dBD  AEcaBb E eAE C CB    CC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA EaBBc  eEeeCD eB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 0 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 4 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

171,132 96,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE CEREN TÜL 120 18 36 66 9 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(713.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 497 568 568 713 % 96,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 21 7 6,75 % 17

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEceDBCcbda C   aCceedDceDAabddAA bcea  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cb b  C       AaBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 2 9 9 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eec ce c    c eeD A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 1 5 17

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 11 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

336,567 18,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 73 32 15 65 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(137.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 62 81 81 137 % 18,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 13 3 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  cDBaBCcCBcDCeB aCcABbDBDDADbC AdeAaBEdC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADdECb DB B ABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 6 9 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAbAcDADBdDCdAEBd AEE  AE C CB  C CCe 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 10 10 0 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeAeddBBDedcEeCeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 8 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 1 83

PROBLEMLER 9 7 2 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

211,771 83,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 33 41 46 22 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(621.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 427 489 489 621 % 83,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 19 4 12,25 % 31

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebabCceB  d CBc aDbCADedeBDdeDACdAEbbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBbaCbbcbAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  A  a   cc b   d            A           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 4 9 7 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d ceaAb eB   Eb C ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 5 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

256,262 57,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 50 49 21 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(423.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 266 309 309 423 % 57,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 25 2 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız acacCdaBC dabcc aDeedaBbeeDcdDACdAdebBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız dABCDCbCbEAdb eAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 20 9 11 17,75 % 44

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBecBDAEcDAd C AdBEAc EcC A    BbD   e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ddBC Ab eB a  Dd Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 2 67

PROBLEMLER 9 8 1 89

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

405,197 3,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 92 16 12 88 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(26.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 13 20 20 26 % 3,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBaCADBCCBCbBEDCDACADBCDBDAebACCAaCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCcCDEABcBDAcBaA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 1 5 23,75 % 79

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BDBBDAE DAEBCCAEBEcD E C AE  CBb CC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECBebACdDBD B DACBCC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 16 7 70

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 0 67

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 1 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

283,219 40,68
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ APAYDIN 120 53 24 43 47 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(301.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 179 210 210 301 % 40,68

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 11 0 26,25 % 66

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBaCdDBCbBaCBEDaDACADcCDBDAeeACCAaCAaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDb aeEA  B AcBBb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 4 29 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEB c ab  D      E       C b           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B c b  Ba   D CBe 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 18 5 78

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 2 2 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

427,557 1,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 100 17 3 95 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(10.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 6 9 9 10 % 1,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBECADBCCBCCBcDCDACADBCbBDAAaAdCAdebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdcCDEABEBDAcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 38 0 2 38,00 % 95

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDAEADAEBCCAEBE DAEBCDAECBCBEDC BD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız ECBCcA dDBDCBEDdCBae

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100

PROBLEMLER 9 9 0 100

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 3 0 100

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

359,413 12,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL EL 120 78 20 22 73 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(92.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 39 54 54 92 % 12,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDeECcDBC Baa EDCDACADcCDa  dDACbA CcaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC CDEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 1 9 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBB  c DAE CCAEB ADAE C AECB B DCCBD

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   BbeAadcBa BEDd B e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 5 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 2 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 5 0 83

PROBLEMLER 9 5 1 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 1 0 100

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

255,217 57,43
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN S MİH KURT 120 45 31 44 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(425.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 268 311 311 425 % 57,43

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 14 11 11,50 % 29

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDaECeDB    Cec aceCADBCecDAcbbCdd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız     DCECcbAB B AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 6 14 8,50 % 28

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 12 6 22 10,50 % 26

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız cA BDB De dD   C A Bc     dDc C  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız aaB eAC  Be eED CceC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 6 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 3 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

268,493 49,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(369.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 223 265 265 369 % 49,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebBECADB    CB  aDACADBCbeDAAeb  AcCbBBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD ceDbAda  AcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 7 16 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 7 26 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA  DdB  c   b C e  c   E aDe           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAee Ba  bD CBeC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 14 7 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 2 3 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

306,811 28,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 62 28 30 55 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(210.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 109 132 132 210 % 28,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBDBCA B DC deaCDAcCDaDDAb CCAbebaBEd 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECbCDcaB ABBbAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DA  AD  BBaC Ad aBcE    a C C   C CCb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  cA  aBBc  eEee DCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

338,057 18,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 70 19 31 65 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(134.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 60 78 78 134 % 18,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 8 8 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDBdC DBC B bBEDaDACADBCbcDA  AC d  bBeE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbCb AB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 17 3 10 16,25 % 54

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 20 4 16 19,00 % 48

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDA  DA    bEBEbDe    AEC C   e B 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız aCBCeA  DBDdB D CBCe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 6 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

244,759 64,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET * DA EREN 120 40 24 56 34 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(478.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 311 361 361 478 % 64,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 12 11 14,00 % 35

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız abdcCdDc   C  c aDdCADdCe DAADAC A   aBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCDCbCDEABaBeABBac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA BcBaDA                               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız d Ba b   B    D   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 2 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 14 2 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 1 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

206,712 87,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED AYDINLIK 120 28 28 64 21 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(645.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 443 506 506 645 % 87,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 16 10 10,00 % 25

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız Bc bCeDcb   ad   DACcDBdeB deDAC A ecaBa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız cABCD cCe A aB ABBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız  d a                        e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E c a    B  cE    ee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 11 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

237,680 68,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 37 21 62 31 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(509.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 336 388 388 509 % 68,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 14 5 17,50 % 44

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDBCd  a C  CaeDABCDcDDdDACCAdedaBabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEECc DB B ABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız  a A     cc        B          a         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 1 0

PROBLEMLER 9 0 1 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 1 0 100

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

228,755 73,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 38 39 43 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(545.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 366 420 420 545 % 73,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 14 9 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEbdeeeACd  C ddCCD  CD  DAD CeAd bcBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADbde bc     BBcAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 10 14 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 10 24 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B DAcbeeAcB  a  dBac         c          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız  eA   BBDbaDEdeCDaee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 9 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 2 17

PROBLEMLER 9 1 5 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

248,209 62,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 42 28 50 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 298 345 345 461 % 62,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDabCAe    ddBcDCcACbDBCeBDAADbCdAEedada

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bAc DCbeDEAB B AcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 4 21 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 6 4 30 5,00 % 13

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEB B    c  a    bB          C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 5 2 13 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız        b eD   D CB C

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 4 0

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 10 13 43

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 0 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 2 33

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

256,680 56,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUST FA KÖSE 120 46 32 42 38 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(421.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 264 307 307 421 % 56,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 17 5 13,75 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız ebadCADB  d baaDaDb ADBaDBDAebACC debaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCD bbDEABaB AcBBc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 2 28 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE eB D   c E C          C A C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 8 7 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız a Becb  beD  ED  Bee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 10 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 3 2 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

342,168 16,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 74 30 16 66 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 55 73 73 123 % 16,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcaBDBCbb EDCCcb CDABCecDDAabdCAAddcBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCADEECcCDB BDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 7 5 16,25 % 54

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAdAADAedBDdCAEBE cEE  ec C C   C  C e

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeACEaBBDd DaBCeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 13 8 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 6 0 100

PROBLEMLER 9 5 4 56

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 1 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 2 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

163,543 96,89
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 11 19 90 6 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(717.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 500 571 571 717 % 96,89

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 14 18 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız BDB  deda aeacc aDbCbD  Dc   a C        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Sosyal 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız    dD ea e   ED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 1 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 23 3 3 13

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 0 0 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 0 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

325,918 22,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 69 31 20 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(169.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 82 104 104 169 % 22,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 14 2 20,50 % 51

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDacCbDBaCBbCBbDCDACADcdeBDAeDA eAE bBaE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDC eDEAd BcAcBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEBDBBDe cDA  C AEcE DA  C  EC  aE  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 11 8 1 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız EdaCeA dDBDCBEcdCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 8 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

236,827 69,73
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 39 32 49 31 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(516.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 343 395 395 516 % 69,73

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 17 4 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız abbBDBdACBc C   aCDbeaedDDADACbAAeeaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 2 8 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCAa EC CeB   ABB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    Ab  b  dc b               D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcAedaBBa   E CacCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 0 3 0

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

282,776 40,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 54 29 37 46 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 180 212 212 303 % 40,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCADBC   dB  aDACADBaDBDAeDAebAdCbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdbCeEAB BDAcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 3 6 0,25 % 3

TYT Matematik 40 8 5 27 6,75 % 17

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA B B            ccE     C  ECabd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız caBCeACecBb d Dd BCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 6 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 14 9 61

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 2 0 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

276,698 45,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 54 37 29 44 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(336.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 201 238 238 336 % 45,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 17 2 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcaaDBbACBE a BCaCcABdeBDDdeACCAAebaBbdd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCcDEEacCDc B ABBA B     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 14 5 21 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAb AD bB  C AE d d E  AEb   B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 7 10 3 4,50 % 23

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız aeA EdBBad cE eeDaeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 14 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 4 1 67

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

342,068 16,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 74 28 18 67 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(124.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 56 74 74 124 % 16,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 14 0 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDBDBCeCBcDCCdCaCDAeaDcDDAbACCAAebBeEde

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADE C CDB BeABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 3 7 19,25 % 64

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 25 4 11 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAd AD DBBDCCbaBE AE  DAE C C E C CCa 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CcA d BBa eaa CdDCeB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 1 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

225,950 75,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA KAYA 120 34 27 59 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 376 430 430 557 % 75,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 16 8 12,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBeaCcCda     aCDbeCeBDDAbA  AAeba Ecd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BdcDE ebCDB   ABa AB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   ce         C                  c       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız e A ECBB   e   eD  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 8 11 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 0 2 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 0 2 0

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 0 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

304,847 29,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 65 43 12 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(216.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 113 137 137 216 % 29,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 16 0 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBcCADBCCBbdBEeaDbCdDeCDBDAeDACbddebaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDdEebEAB BbABBBe     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAEeeBBDA cDAda  AaBE c EaC A C CB ae  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız daBCDAbbaBDddcDbCBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 3 50

PROBLEMLER 9 6 1 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 1 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

289,169 37,16
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 56 29 35 48 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 160 188 188 275 % 37,16

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEaaeBCAbaa   d aCDbBCbBDcceACbAAeAaBEae

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 1 4 14,75 % 74

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEEC  DBEB ABB Ac     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 4 14 11,00 % 37

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 14 4 22 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BE AE eDADBdD   cB        E CeCB        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA E BBa  bE eeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

270,216 48,65
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 50 30 40 42 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(360.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 215 257 257 360 % 48,65

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 16 7 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECeDB    d a acACAcBCDBDdeaAC Adebaea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABCDCbeeEAB BDAcBBA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 4 17 8,00 % 27

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE DB  A  bAd a  b E       A C  B  C   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 6 8 4,50 % 23

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   Be bC  Bb dEDc  eC

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 8 14 35

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 4 2 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

301,135 30,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KIZITUĞ 120 64 43 13 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(228.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 121 145 145 228 % 30,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 15 0 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDBcBCcCBcDabBdCCDAddeBDDAbACCAbeAdBEdb

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCADaECb DBdBDABBAAB     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 11 7 9,25 % 31

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 18 11 11 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDA ceDA BeeaddEBdcAEc  A   cCB  CBCC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 5 1 -0,25 % 0

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 6 13 1 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eeAdd aaDedcEceeDCdB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 4 33

PROBLEMLER 9 2 3 22

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

308,144 27,84
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 59 15 46 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(206.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 105 128 128 206 % 27,84

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 8 6 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BcDeDBCACB DC B CCDAdC BDDAaACbAAebdBE  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADcEC  DB B ABBeAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 11 1 28 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız   DA   D eB DCC E         E    B     C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız CeA d BBD  DE d D  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 12 6 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 2 0 100

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



ORBİTAL TYT

224,592 75,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 32 21 67 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(562.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 378 433 433 562 % 75,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 13 15 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız cD cecaB      c  cACdD  e  AbDA CA dbcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 2 3 -0,50 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız c Bdad a Ee   cA BB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 0 22 8,00 % 27

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 0 32 8,00 % 20

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA  D      D   C A    D   C             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 7 1 12 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız   B D    BD BED   e 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 2 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 9 10 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 0 2 0

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 4 0 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

272,930 47,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 51 31 38 43 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(348.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 209 248 248 348 % 47,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 15 3 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDaECADBC  bCBa acACdDeaecDAADbCbAdCAcBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABeaCb eEAB B  cBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 10 5 15 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 10 5 25 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız bAEBDaBDA  DA cC  c   b                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 4 1 2 3,75 % 54

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız  aBebAC DBDb EDd Be 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 3 3 50

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 15 8 65

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 6 0 67

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 2 0 1 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

344,418 15,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 75 30 15 67 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(118.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 51 69 69 118 % 15,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 12 1 24,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız  EbBDBCACBEDCCBaaCDAcaDBDDAccbbAAAbdBEEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız eCAaEECcCDB BcABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 5 7 16,75 % 56

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEcAEdADdDBBDCCAaBb A   D   CD B  C CCD 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C AbEdBBDddaEBeeDCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 13 10 57

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 1 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 3 2 50

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100

VERİ 1 1 0 100

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 2 0 67

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 1 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

310,670 27,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 61 20 39 56 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(200.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 101 124 124 200 % 27,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız aDBECADBC B      D CADcaeBDAeDAebAabbaBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EcBCDCEC EAB BDAcBa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DAE  d DAE cA  C AEBE e   C A C  B      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E BCeAC eB a  D CBC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0

YAZIM KURALLARI 2 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 0 33

PROBLEMLER 9 7 1 78

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

218,770 78,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 32 27 61 25 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(581.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 396 452 452 581 % 78,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 13 12 11,75 % 29

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBECAeB     c  ac CADBdedDceDbCCAab    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 4 6 9,00 % 45

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız bcBCDC C EA    AcBBd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız DA d B  c  b   C A                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 7 11 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız        d db   DdbBee

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 0 50

PARAGRAF YORUMU 23 7 10 30

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0

YAZIM KURALLARI 2 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 1 2 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

216,456 80,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 35 43 42 24 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(598.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 408 467 467 598 % 80,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız aEDBDaCAaac C   aCbe daBDDAD Cad bbaBEE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız cCeabECbbD     BBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 9 17 1,75 % 6

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 10 26 1,50 % 4

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız B cAb  D acd e  Ee  b      b      e     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 6 11 3 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eD bcC B edcEceeDadB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 8 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 0 17

PROBLEMLER 9 1 3 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0

VERİ 1 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 0 50

MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

OLASILIK 1 0 1 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 1 0 100

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 2 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

237,599 68,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 38 26 56 31 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(510.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 337 389 389 510 % 68,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 12 7 18,00 % 45

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız BEDB BCAC   C   CdDABbDcDDAbAdeAbddaBEab

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız e AaEEacC   B ABBbAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 1 36 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız    A  c A                     C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız eebCc BB    b Cec  B

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 9 13 39

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0

MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 1 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 0 0 0

PROBLEMLER 9 1 1 11

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

HÜCRE 2 1 0 50

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



ORBİTAL TYT

261,749 54,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 46 26 48 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(402.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 251 294 294 402 % 54,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 18 4 13,50 % 34

Cevap Anahtarı A BDBECADBCCBCCBEDCDACADBCDBDAADACCAECABBE

Cevaplarınız eDBbCbDBa   bBc aDACdDBCDaeAeabbCAdebdBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A EABCDCECDEABEBDABBBABECCE

Cevaplarınız EABdDC C EAB B AcBB      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 2 21 6,50 % 22

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı A DAEBDBBDAEADAEBCCAEBEADAEBCDAECBCBEDCCBD

Cevaplarınız aAEd B D   D       B      C   C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 1 4 1,75 % 25

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 4 9 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A ECBCDACCDBDCBEDACBCC

Cevaplarınız E B b   cBD  EDe eC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 4 2 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 1 1 50

PARAGRAF YORUMU 23 11 12 48

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 1 1 50

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50

YAZIM KURALLARI 2 0 2 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 2 0 100

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 1 1 17

PROBLEMLER 9 3 0 33

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 0 0 0

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 0 0 0

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

ELEKTROSTATİK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



ORBİTAL TYT

327,551 22,30
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 67 21 32 61 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(165.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 78 100 100 165 % 22,30

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 504 594 594 740

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 11 1 25,25 % 63

Cevap Anahtarı B BEDBDBCACBEDCCBCCCDABCDBDDADACCAAAABBEEC

Cevaplarınız dEDBeBCACB DCCBCCCDAcdDBDDcbbCeAAAbaBEEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B BCADEECECDBEBDABBAABCBEEC

Cevaplarınız BCADEbCb  BEBDABBAAc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEDAEAADADBBDCCAEBEBAEEBDAEACDCBEDCBCCDB

Cevaplarınız BEDAEceDA    CC dB       A    C   C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 0 3 4,00 % 57

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDACECBBDCCDEBCCDCAB

Cevaplarınız C A E BBD bDbde DCAB

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50

PARAGRAFIN YAPISI 6 5 1 83

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100

PARAGRAF YORUMU 23 12 11 52

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 2 2 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 2 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100

YAZIM KURALLARI 2 1 0 50

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100

DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100

İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100

MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 2 1 0 50

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0

BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100

15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100

HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100

SAYILAR 2 2 0 100

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 6 2 1 33

PROBLEMLER 9 4 1 44

BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 2 1 1 50

MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

OLASILIK 1 0 0 0

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0

POLİNOMLAR 1 1 0 100

ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0

ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

DALGALAR 1 0 0 0

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

ELEKTROSTATİK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

HÜCRE 2 1 1 50

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Söz Öbeklerinde Anlam B

14

%16,87

37

%44,58

3

%3,61

4

%4,82

25

%30,12
  

Doğru (%44,58)

Yanlış (%55,42)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D

7

%8,43

11

%13,25

4

%4,82

58

%69,88

1

%1,20

2

%2,41
 

Doğru (%69,88)

Yanlış (%27,71)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam B

28

%33,73

40

%48,19

1

%1,20

7

%8,43

1

%1,20

6

%7,23
 

Doğru (%48,19)

Yanlış (%44,58)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI E

3

%3,61

10

%12,05

17

%20,48

6

%7,23

43

%51,81

4

%4,82
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%43,37)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Paragrafın Yorumlanması C

1

%1,20

2

%2,41

64

%77,11

3

%3,61

7

%8,43

6

%7,23
 

Doğru (%77,11)

Yanlış (%15,66)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 İki Cümleyi Karşılaştırma A

48

%57,83

7

%8,43

10

%12,05

8

%9,64

8

%9,64

2

%2,41
 

Doğru (%57,83)

Yanlış (%39,76)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

5

%6,02

3

%3,61

1

%1,20

60

%72,29

12

%14,46

2

%2,41
 

Doğru (%72,29)

Yanlış (%25,30)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri B

3

%3,61

72

%86,75

5

%6,02

1

%1,20

1

%1,20

1

%1,20
 

Doğru (%86,75)

Yanlış (%12,05)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-13 Cümlenin Ögeleri - Karma C

10

%12,05

2

%2,41

52

%62,65
  

19

%22,89
 

Doğru (%62,65)

Yanlış (%14,46)

Boş (%22,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Karma Dil Bilgisi C  

2

%2,41

15

%18,07
 

3

%3,61

63

%75,90
 

Doğru (%18,07)

Yanlış (%6,02)

Boş (%75,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Yapım Ekleri ve Türleri B

7

%8,43

30

%36,14

1

%1,20

13

%15,66
 

32

%38,55
 

Doğru (%36,14)

Yanlış (%25,30)

Boş (%38,55)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-16 Karma Dil Bilgisi C

12

%14,46

5

%6,02

18

%21,69

6

%7,23

3

%3,61

39

%46,99
 

Doğru (%21,69)

Yanlış (%31,33)

Boş (%46,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Virgül C

6

%7,23

16

%19,28

40

%48,19

10

%12,05
 

11

%13,25
 

Doğru (%48,19)

Yanlış (%38,55)

Boş (%13,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10 Noktalama İşaretleri - Karma B

5

%6,02

46

%55,42

4

%4,82

8

%9,64

4

%4,82

16

%19,28
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%25,30)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler E

12

%14,46

6

%7,23

33

%39,76

2

%2,41

14

%16,87

16

%19,28
 

Doğru (%16,87)

Yanlış (%63,86)

Boş (%19,28)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-12 Ses Bilgisi - Karma D  

2

%2,41

2

%2,41

38

%45,78

2

%2,41

39

%46,99
 

Doğru (%45,78)

Yanlış (%7,23)

Boş (%46,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Yazım Kuralları - Karma C

53

%63,86

1

%1,20

16

%19,28

2

%2,41

4

%4,82

7

%8,43
 

Doğru (%19,28)

Yanlış (%72,29)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle D

3

%3,61

2

%2,41

14

%16,87

61

%73,49

1

%1,20

2

%2,41
 

Doğru (%73,49)

Yanlış (%24,10)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Anlatım Teknikleri A

49

%59,04

14

%16,87
 

1

%1,20

9

%10,84

10

%12,05
 

Doğru (%59,04)

Yanlış (%28,92)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Paragrafı İkiye Ayırma C

1

%1,20
 

71

%85,54

6

%7,23

2

%2,41

3

%3,61
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%10,84)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-27 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme A

50

%60,24

4

%4,82

6

%7,23

14

%16,87

4

%4,82

5

%6,02
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%33,73)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-26 Paragrafın Yorumlanması D

2

%2,41

1

%1,20

5

%6,02

69

%83,13

2

%2,41

4

%4,82
 

Doğru (%83,13)

Yanlış (%12,05)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama B

3

%3,61

35

%42,17

11

%13,25

5

%6,02

20

%24,10

9

%10,84
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%46,99)

Boş (%10,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-22 Paragrafın Yorumlanması C

17

%20,48

5

%6,02

42

%50,60

11

%13,25

1

%1,20

7

%8,43
 

Doğru (%50,60)

Yanlış (%40,96)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Paragrafın Yorumlanması D

5

%6,02

10

%12,05
 

35

%42,17

30

%36,14

3

%3,61
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%54,22)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Paragrafa Cümle Yerleştirme B

4

%4,82

46

%55,42

18

%21,69

4

%4,82

3

%3,61

8

%9,64
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%34,94)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-25 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama D  

2

%2,41

1

%1,20

68

%81,93

2

%2,41

10

%12,05
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%6,02)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-33 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

46

%55,42

7

%8,43

5

%6,02

15

%18,07

2

%2,41

8

%9,64
 

Doğru (%55,42)

Yanlış (%34,94)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-34 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

24

%28,92

3

%3,61

2

%2,41

5

%6,02

35

%42,17

14

%16,87
 

Doğru (%28,92)

Yanlış (%54,22)

Boş (%16,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 Paragrafın Konusu D

15

%18,07

18

%21,69

4

%4,82

34

%40,96

8

%9,64

4

%4,82
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%54,22)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

56

%67,47

13

%15,66

1

%1,20

2

%2,41

1

%1,20

10

%12,05
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%20,48)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C  

5

%6,02

55

%66,27

6

%7,23

9

%10,84

8

%9,64
 

Doğru (%66,27)

Yanlış (%24,10)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

1

%1,20

13

%15,66

34

%40,96

6

%7,23

7

%8,43

22

%26,51
 

Doğru (%40,96)

Yanlış (%32,53)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Paragrafa Özgü Soru Kökü A

71

%85,54
 

1

%1,20

5

%6,02
 

6

%7,23
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%7,23)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü E

10

%12,05

3

%3,61

5

%6,02

25

%30,12

21

%25,30

19

%22,89
 

Doğru (%25,30)

Yanlış (%51,81)

Boş (%22,89)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması C

8

%9,64

8

%9,64

18

%21,69

7

%8,43

20

%24,10

22

%26,51
 

Doğru (%21,69)

Yanlış (%51,81)

Boş (%26,51)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

10

%12,05

42

%50,60

8

%9,64

7

%8,43

1

%1,20

15

%18,07
 

Doğru (%12,05)

Yanlış (%69,88)

Boş (%18,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Sözcükte Anlam B

45

%54,22

12

%14,46

8

%9,64

9

%10,84

1

%1,20

8

%9,64
 

Doğru (%14,46)

Yanlış (%75,90)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü B

1

%1,20

56

%67,47
 

3

%3,61

9

%10,84

14

%16,87
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%15,66)

Boş (%16,87)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam E

10

%12,05

2

%2,41

2

%2,41

1

%1,20

58

%69,88

10

%12,05
 

Doğru (%69,88)

Yanlış (%18,07)

Boş (%12,05)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Kuruluş Dönemi Gelişmeleri E

5

%6,17

6

%7,41

6

%7,41

5

%6,17

50

%61,73

9

%11,11
 

Doğru (%61,73)

Yanlış (%27,16)

Boş (%11,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3

1595-1774 Yılları Arasındaki Siyasi
Gelişmeler A

59

%72,84

1

%1,23

10

%12,35

1

%1,23

2

%2,47

8

%9,88
 

Doğru (%72,84)

Yanlış (%17,28)

Boş (%9,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Emeviler B  

56

%69,14

5

%6,17
 

13

%16,05

7

%8,64
 

Doğru (%69,14)

Yanlış (%22,22)

Boş (%8,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C  

3

%3,70

68

%83,95

3

%3,70

1

%1,23

6

%7,41
 

Doğru (%83,95)

Yanlış (%8,64)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 Toplumsal Alandaki İnkılaplar D

15

%18,52

2

%2,47
 

60

%74,07

2

%2,47

2

%2,47
 

Doğru (%74,07)

Yanlış (%23,46)

Boş (%2,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-9 Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi C

2

%2,47

6

%7,41

38

%46,91

11

%13,58
 

24

%29,63
 

Doğru (%46,91)

Yanlış (%23,46)

Boş (%29,63)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Türkiye'de Bitkiler E

2

%2,47

29

%35,80

14

%17,28

1

%1,23

7

%8,64

28

%34,57
 

Doğru (%8,64)

Yanlış (%56,79)

Boş (%34,57)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Bir Bilim Olarak Coğrafya C

6

%7,41

6

%7,41

46

%56,79

1

%1,23

12

%14,81

10

%12,35
 

Doğru (%56,79)

Yanlış (%30,86)

Boş (%12,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri ve
Gelişmişlik D

1

%1,23

6

%7,41

3

%3,70

41

%50,62

11

%13,58

19

%23,46
 

Doğru (%50,62)

Yanlış (%25,93)

Boş (%23,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-6

Afetlerin Dağılışı ve Afetlerden Korunma
Yolları E

1

%1,23

8

%9,88

1

%1,23

3

%3,70

53

%65,43

15

%18,52
 

Doğru (%65,43)

Yanlış (%16,05)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15 Bilim Felsefesi A

63

%77,78

1

%1,23

3

%3,70

5

%6,17

1

%1,23

8

%9,88
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%12,35)

Boş (%9,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B  

57

%70,37

2

%2,47

4

%4,94

1

%1,23

17

%20,99
 

Doğru (%70,37)

Yanlış (%8,64)

Boş (%20,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Varlık Felsefesi E

13

%16,05

7

%8,64

2

%2,47

1

%1,23

5

%6,17

53

%65,43
 

Doğru (%6,17)

Yanlış (%28,40)

Boş (%65,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Bilgi Felsefesi B

2

%2,47

56

%69,14

2

%2,47

1

%1,23

2

%2,47

18

%22,22
 

Doğru (%69,14)

Yanlış (%8,64)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri D

2

%2,47

2

%2,47

10

%12,35

21

%25,93

3

%3,70

43

%53,09
 

Doğru (%25,93)

Yanlış (%20,99)

Boş (%53,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Kur'an'da Bazı Kavramlar A

75

%92,59
    

6

%7,41
 

Doğru (%92,59)

Yanlış (%0,00)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Hz. Muhammed ve Gençlik B  

16

%19,75

60

%74,07
  

5

%6,17
 

Doğru (%19,75)

Yanlış (%74,07)

Boş (%6,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Bilgi ve İnanç B

3

%3,70

76

%93,83
   

2

%2,47
 

Doğru (%93,83)

Yanlış (%3,70)

Boş (%2,47)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Allah İnsan İlişkisi B

8

%9,88

70

%86,42
   

3

%3,70
 

Doğru (%86,42)

Yanlış (%9,88)

Boş (%3,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Gençlik ve Değerler A

32

%39,51

6

%7,41

9

%11,11

2

%2,47

6

%7,41

26

%32,10
 

Doğru (%39,51)

Yanlış (%28,40)

Boş (%32,10)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri B      

81

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Ayırıcı Nitelikleri E      

81

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Felsefi Düşünce C      

81

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri C      

81

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Ahlak Felsefesi E      

81

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Ondalık Sayılar D

4

%4,94

1

%1,23

6

%7,41

51

%62,96

4

%4,94

15

%18,52
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%18,52)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4

[1] Tek ve Çift Sayılar [2] Asal Sayılar ve
Aralarında Asal Sayılar A

73

%90,12

2

%2,47

1

%1,23

1

%1,23

3

%3,70

1

%1,23
 

Doğru (%90,12)

Yanlış (%8,64)

Boş (%1,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Üslü ifadeler E

1

%1,23
 

1

%1,23

1

%1,23

37

%45,68

41

%50,62
 

Doğru (%45,68)

Yanlış (%3,70)

Boş (%50,62)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Köklü ifadeler B

2

%2,47

47

%58,02
 

5

%6,17

2

%2,47

25

%30,86
 

Doğru (%58,02)

Yanlış (%11,11)

Boş (%30,86)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-10 Sayı Problemleri D

2

%2,47

3

%3,70

7

%8,64

30

%37,04

6

%7,41

33

%40,74
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%22,22)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-11

Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli
Denklemler B

3

%3,70

47

%58,02

9

%11,11

7

%8,64

2

%2,47

13

%16,05
 

Doğru (%58,02)

Yanlış (%25,93)

Boş (%16,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-12 Verilerin Grafikle Gösterilmesi B

2

%2,47

28

%34,57

1

%1,23

3

%3,70

2

%2,47

45

%55,56
 

Doğru (%34,57)

Yanlış (%9,88)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-13 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri D

4

%4,94

1

%1,23
 

34

%41,98

5

%6,17

37

%45,68
 

Doğru (%41,98)

Yanlış (%12,35)

Boş (%45,68)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Hareket Problemleri A

24

%29,63

2

%2,47

6

%7,41
 

14

%17,28

35

%43,21
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%27,16)

Boş (%43,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-5 Sayı Problemleri E  

4

%4,94

5

%6,17

5

%6,17

10

%12,35

57

%70,37
 

Doğru (%12,35)

Yanlış (%17,28)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-6 Üslü ifadeler A

6

%7,41

1

%1,23

14

%17,28

2

%2,47

1

%1,23

57

%70,37
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%22,22)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-8 Yaş Problemleri D

1

%1,23

8

%9,88

2

%2,47

47

%58,02

2

%2,47

21

%25,93
 

Doğru (%58,02)

Yanlış (%16,05)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-9 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri A

29

%35,80
 

1

%1,23

3

%3,70
 

48

%59,26
 

Doğru (%35,80)

Yanlış (%4,94)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-19 Köklü ifadeler E

4

%4,94

4

%4,94

3

%3,70

11

%13,58

10

%12,35

49

%60,49
 

Doğru (%12,35)

Yanlış (%27,16)

Boş (%60,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-20 Küme Problemleri B

3

%3,70

15

%18,52

6

%7,41
  

57

%70,37
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%11,11)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-14 Hareket Problemleri C

5

%6,17

1

%1,23

35

%43,21

5

%6,17

3

%3,70

32

%39,51
 

Doğru (%43,21)

Yanlış (%17,28)

Boş (%39,51)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-15 FONKSİYONLAR C  

1

%1,23

18

%22,22

3

%3,70
 

59

%72,84
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%4,94)

Boş (%72,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-16 Köklü ifadeler A

28

%34,57

2

%2,47
 

2

%2,47

2

%2,47

47

%58,02
 

Doğru (%34,57)

Yanlış (%7,41)

Boş (%58,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 FONKSİYONLAR E

3

%3,70

3

%3,70

10

%12,35

9

%11,11

22

%27,16

34

%41,98
 

Doğru (%27,16)

Yanlış (%30,86)

Boş (%41,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Mutlak Değerli Eşitsizlikler B

1

%1,23

34

%41,98

3

%3,70

1

%1,23

3

%3,70

39

%48,15
 

Doğru (%41,98)

Yanlış (%9,88)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-27 Sayı Problemleri E

2

%2,47

1

%1,23

6

%7,41
 

25

%30,86

47

%58,02
 

Doğru (%30,86)

Yanlış (%11,11)

Boş (%58,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-28 Basit Olayların Olasılıkları A

2

%2,47

7

%8,64

1

%1,23
  

71

%87,65
 

Doğru (%2,47)

Yanlış (%9,88)

Boş (%87,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-25 Permütasyon D

1

%1,23

2

%2,47

3

%3,70

15

%18,52

5

%6,17

55

%67,90
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%13,58)

Boş (%67,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

Polinomlarda Bölme işlemi ve Bölme
İşleminde Kalanı Bulma A

20

%24,69

1

%1,23
  

4

%4,94

56

%69,14
 

Doğru (%24,69)

Yanlış (%6,17)

Boş (%69,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-23 Köklü ifadeler E   

1

%1,23

1

%1,23

22

%27,16

57

%70,37
 

Doğru (%27,16)

Yanlış (%2,47)

Boş (%70,37)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-24 Pascal Üçgeni ve Binom Açılımı B

1

%1,23

2

%2,47

1

%1,23
 

1

%1,23

76

%93,83
 

Doğru (%2,47)

Yanlış (%3,70)

Boş (%93,83)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri C

1

%1,23

1

%1,23

42

%51,85

3

%3,70

1

%1,23

33

%40,74
 

Doğru (%51,85)

Yanlış (%7,41)

Boş (%40,74)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 Çarpanlara Ayırma D   

3

%3,70

13

%16,05

3

%3,70

62

%76,54
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%7,41)

Boş (%76,54)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-21 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler A

27

%33,33

3

%3,70

6

%7,41

3

%3,70

3

%3,70

39

%48,15
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%18,52)

Boş (%48,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-22

Kök- Katsayı İlişkisi ve Kökleri Verilen
Denklemi Bulma E

1

%1,23

1

%1,23

1

%1,23
 

23

%28,40

55

%67,90
 

Doğru (%28,40)

Yanlış (%3,70)

Boş (%67,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Üçgende Açılar C  

2

%2,47

29

%35,80
 

1

%1,23

49

%60,49
 

Doğru (%35,80)

Yanlış (%3,70)

Boş (%60,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-36 Üçgende Alan B

2

%2,47

7

%8,64
 

1

%1,23
 

71

%87,65
 

Doğru (%8,64)

Yanlış (%3,70)

Boş (%87,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 Eşkenar Üçgen C

3

%3,70

2

%2,47

20

%24,69
  

56

%69,14
 

Doğru (%24,69)

Yanlış (%6,17)

Boş (%69,14)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 Dikdörtgen B

2

%2,47

25

%30,86
 

1

%1,23

1

%1,23

52

%64,20
 

Doğru (%30,86)

Yanlış (%4,94)

Boş (%64,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-33 Dikdörtgen E  

5

%6,17

3

%3,70
 

4

%4,94

69

%85,19
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%9,88)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Dönüşüm Geometrisi D

1

%1,23
  

6

%7,41
 

74

%91,36
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%1,23)

Boş (%91,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-38 Çokgenler C   

19

%23,46
 

3

%3,70

59

%72,84
 

Doğru (%23,46)

Yanlış (%3,70)

Boş (%72,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-37 Üçgende Kenarorta Dikme ve Yükseklik C

1

%1,23
 

13

%16,05
  

67

%82,72
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%1,23)

Boş (%82,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Piramitler B  

8

%9,88
  

2

%2,47

71

%87,65
 

Doğru (%9,88)

Yanlış (%2,47)

Boş (%87,65)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar D

3

%3,70

1

%1,23
 

7

%8,64

3

%3,70

67

%82,72
 

Doğru (%8,64)

Yanlış (%8,64)

Boş (%82,72)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-5 Genleşme E

7

%8,64

1

%1,23

10

%12,35

14

%17,28

31

%38,27

18

%22,22
 

Doğru (%38,27)

Yanlış (%39,51)

Boş (%22,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6 Yay Dalgaları C

12

%14,81

1

%1,23

10

%12,35

9

%11,11

3

%3,70

46

%56,79
 

Doğru (%12,35)

Yanlış (%30,86)

Boş (%56,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-7 Kütle, Hacim ve Özkütle B

3

%3,70

65

%80,25

2

%2,47
  

11

%13,58
 

Doğru (%80,25)

Yanlış (%6,17)

Boş (%13,58)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Katı, Sıvı, Gaz Basıncı C

4

%4,94

3

%3,70

32

%39,51

3

%3,70

18

%22,22

21

%25,93
 

Doğru (%39,51)

Yanlış (%34,57)

Boş (%25,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2

Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme
Çeşitleri D

6

%7,41

6

%7,41

11

%13,58

7

%8,64

34

%41,98

17

%20,99
 

Doğru (%8,64)

Yanlış (%70,37)

Boş (%20,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 ENERJİ A

58

%71,60

7

%8,64

2

%2,47
 

1

%1,23

13

%16,05
 

Doğru (%71,60)

Yanlış (%12,35)

Boş (%16,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4 Renkler C

2

%2,47

11

%13,58

13

%16,05

3

%3,70

6

%7,41

46

%56,79
 

Doğru (%16,05)

Yanlış (%27,16)

Boş (%56,79)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-11

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması C

5

%6,17

7

%8,64

1

%1,23

18

%22,22

3

%3,70

47

%58,02
 

Doğru (%1,23)

Yanlış (%40,74)

Boş (%58,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-12 Sıvılar D

4

%4,94

2

%2,47

10

%12,35

19

%23,46

10

%12,35

36

%44,44
 

Doğru (%23,46)

Yanlış (%32,10)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-8

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği B

4

%4,94

62

%76,54

4

%4,94

2

%2,47

4

%4,94

5

%6,17
 

Doğru (%76,54)

Yanlış (%17,28)

Boş (%6,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Periyodik Özellikler D

10

%12,35

3

%3,70

2

%2,47

37

%45,68

4

%4,94

25

%30,86
 

Doğru (%45,68)

Yanlış (%23,46)

Boş (%30,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL
HESAPLAMALAR C

3

%3,70

4

%4,94

4

%4,94

8

%9,88

5

%6,17

57

%70,37
 

Doğru (%4,94)

Yanlış (%24,69)

Boş (%70,37)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ORBİTAL TYT

Okul İlçe İl Genel

504 594 594 740

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Nötralleşme Tepkimeleri B

1

%1,23

15

%18,52

4

%4,94

9

%11,11

9

%11,11

43

%53,09
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%28,40)

Boş (%53,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları E

3

%3,70

5

%6,17

3

%3,70

1

%1,23

39

%48,15

30

%37,04
 

Doğru (%48,15)

Yanlış (%14,81)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Canlıların Ortak Özellikleri D

2

%2,47

1

%1,23

11

%13,58

61

%75,31
 

6

%7,41
 

Doğru (%75,31)

Yanlış (%17,28)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 HÜCRE A

10

%12,35

2

%2,47

1

%1,23

22

%27,16

11

%13,58

35

%43,21
 

Doğru (%12,35)

Yanlış (%44,44)

Boş (%43,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Bakteriler C

5

%6,17

1

%1,23

29

%35,80

2

%2,47
 

44

%54,32
 

Doğru (%35,80)

Yanlış (%9,88)

Boş (%54,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Mitoz B

4

%4,94

52

%64,20

5

%6,17

2

%2,47

3

%3,70

15

%18,52
 

Doğru (%64,20)

Yanlış (%17,28)

Boş (%18,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Ekosistem Ekolojisi C

6

%7,41
 

12

%14,81

1

%1,23

45

%55,56

17

%20,99
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%64,20)

Boş (%20,99)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-15 Hücre Zarının Yapısı C

2

%2,47

1

%1,23

17

%20,99

1

%1,23

39

%48,15

21

%25,93
 

Doğru (%20,99)

Yanlış (%53,09)

Boş (%25,93)
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