
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,38 6,10 27,86 3,89 0,70 3,72 0,97 2,05 0,46 3,55 0,58 3,40 3,52 0,66 3,35 0,02 0,00 0,02 11,76 3,91 10,78 1,79 0,43 1,68 2,59 1,38 2,25 1,20 1,78 0,76 1,65 1,11 1,37 60,3218,70 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,72 5,54 29,33 4,15 0,66 3,98 1,08 2,23 0,52 3,82 0,52 3,69 3,77 0,63 3,62 0,01 0,00 0,01 12,59 3,53 11,71 1,99 0,39 1,89 2,82 1,44 2,46 1,27 1,79 0,82 1,88 1,13 1,59 64,1017,86 59,62 319,510

KATILIMLAR

1 0 İCLAL SEVER  MS 37 3 36,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 0 30,00 10 0 10,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 112 7 110,25 470,944 4

2 0 DAMLA KİŞİN  MS 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 27 0 27,00 10 0 10,00 7 0 7,00 3 4 2,00 4 2 3,50 103 14 99,50 438,386 35

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 40 0 40,00 5 0 5,00 1 4 0,00 5 0 5,00 4 1 3,75 24 3 23,25 6 2 5,50 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 102 13 98,75 436,928 37

4 0 ARDA KARACA  MS 39 1 38,75 5 0 5,00 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 25 2 24,50 7 0 7,00 7 0 7,00 1 5 -0,25 5 1 4,75 100 9 97,75 432,991 47

5 0 AYBERK ŞAM  MS 35 2 34,50 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 27 3 26,25 10 0 10,00 6 1 5,75 4 3 3,25 3 3 2,25 101 14 97,50 432,271 49

6 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 35 3 34,25 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 9 0 9,00 4 2 3,50 4 2 3,50 6 0 6,00 100 13 96,75 430,482 53

7 0 IRMAK GÜNER  MS 37 3 36,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 26 4 25,00 10 0 10,00 7 0 7,00 3 4 2,00 3 3 2,25 100 20 95,00 424,894 61

8 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 34 5 32,75 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 4 24,00 8 0 8,00 6 1 5,75 2 4 1,00 4 2 3,50 98 17 93,75 421,144 66

9 0 BAŞAK DURMAZ  MS 40 0 40,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 22 1 21,75 6 1 5,75 5 1 4,75 2 4 1,00 4 2 3,50 96 10 93,50 420,044 68

10 0 IŞIL ELMAS  MS 32 5 30,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 4 0 4,00 29 0 29,00 10 0 10,00 5 2 4,50 5 2 4,50 2 1 1,75 96 12 93,00 419,025 69

11 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 36 3 35,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 4 22,00 6 0 6,00 6 1 5,75 3 4 2,00 6 0 6,00 96 15 92,25 417,454 72

12 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 35 5 33,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 2 27,50 10 0 10,00 5 2 4,50 2 5 0,75 4 2 3,50 98 22 92,50 417,066 75

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 36 2 35,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 23 2 22,50 4 0 4,00 5 1 4,75 3 4 2,00 6 0 6,00 93 12 90,00 410,644 84

14 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 36 4 35,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 26 4 25,00 8 1 7,75 7 0 7,00 1 2 0,50 1 4 0,00 95 19 90,25 410,212 85

15 0 ARDA HIZLI  MS 38 1 37,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 0 4,00 24 2 23,50 5 2 4,50 4 2 3,50 5 1 4,75 92 9 89,75 409,880 86

16 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 35 5 33,75 5 0 5,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 26 3 25,25 3 3 2,25 7 0 7,00 2 4 1,00 5 1 4,75 94 19 89,25 408,480 88

17 0 HAVİN İREM CURKA  MS 36 1 35,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 23 5 21,75 5 1 4,75 5 1 4,75 3 4 2,00 6 0 6,00 92 15 88,25 405,498 97

18 0 BEREN ŞAHİN  MS 35 3 34,25 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 3 0 3,00 24 3 23,25 8 0 8,00 6 1 5,75 1 4 0,00 3 1 2,75 91 14 87,50 402,386 102

19 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 35 1 34,75 5 0 5,00 1 2 0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 20 6 18,50 8 1 7,75 5 1 4,75 4 2 3,50 4 1 3,75 90 14 86,50 400,231 107

20 0 AYÇA POLAT  MS 38 2 37,50 5 0 5,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 4 0 4,00 19 2 18,50 6 0 6,00 6 0 6,00 2 3 1,25 5 0 5,00 89 11 86,25 399,492 108

21 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 35 5 33,75 5 0 5,00 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 24 2 23,50 4 2 3,50 5 1 4,75 3 3 2,25 3 2 2,50 90 16 86,00 398,254 110

22 0 RABİA FİDAN  MS 38 2 37,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 22 7 20,25 8 0 8,00 3 3 2,25 2 4 1,00 3 2 2,50 91 22 85,50 395,873 117

23 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 36 4 35,00 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 15 3 14,25 6 1 5,75 7 0 7,00 3 4 2,00 3 3 2,25 88 17 83,75 392,060 129

24 0 CANSU EREN  MS 38 2 37,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 3 2 2,50 19 4 18,00 5 0 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 4 0 4,00 85 14 81,50 385,189 150

25 0 SILA DİLBAZ  MS 37 1 36,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 20 0 20,00 3 0 3,00 5 2 4,50 0 3 -0,75 5 0 5,00 83 8 81,00 383,372 155

26 0 HATİCE ATASOY  MS 32 5 30,75 5 0 5,00 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 24 4 23,00 4 1 3,75 7 0 7,00 1 4 0,00 3 2 2,50 85 17 80,75 382,924 159

27 0 EMİNE YURTCU  MS 39 0 39,00 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 21 3 20,25 1 0 1,00 2 0 2,00 4 3 3,25 3 2 2,50 83 10 80,50 381,648 167

28 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 32 5 30,75 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 22 3 21,25 8 0 8,00 5 2 4,50 2 5 0,75 2 4 1,00 86 24 80,00 380,006 175

29 0 ARDA YILDIRIM  MS 36 0 36,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 19 3 18,25 1 0 1,00 5 2 4,50 2 2 1,50 2 2 1,50 81 11 78,25 375,095 182
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,38 6,10 27,86 3,89 0,70 3,72 0,97 2,05 0,46 3,55 0,58 3,40 3,52 0,66 3,35 0,02 0,00 0,02 11,76 3,91 10,78 1,79 0,43 1,68 2,59 1,38 2,25 1,20 1,78 0,76 1,65 1,11 1,37 60,3218,70 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,72 5,54 29,33 4,15 0,66 3,98 1,08 2,23 0,52 3,82 0,52 3,69 3,77 0,63 3,62 0,01 0,00 0,01 12,59 3,53 11,71 1,99 0,39 1,89 2,82 1,44 2,46 1,27 1,79 0,82 1,88 1,13 1,59 64,1017,86 59,62 319,510

KATILIMLAR

30 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 14 3 13,25 5 1 4,75 5 2 4,50 4 2 3,50 80 14 76,50 371,190 197

31 0 TALHA GÜRCAN  MS 33 3 32,25 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 21 6 19,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 3 0,25 3 2 2,50 81 21 75,75 367,286 213

32 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 34 6 32,50 5 0 5,00 2 3 1,25 4 0 4,00 4 0 4,00 20 1 19,75 6 1 5,75 2 3 1,25 2 2 1,50 79 16 75,00 365,856 223

33 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 9 27,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 20 5 18,75 7 1 6,75 4 2 3,50 3 4 2,00 3 2 2,50 81 26 74,50 364,351 231

34 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 6 29,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 5 1 4,75 5 2 4,50 2 5 0,75 2 1 1,75 80 22 74,50 364,085 232

35 0 SİDRE KI ILTUĞ  MS 32 8 30,00 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 21 5 19,75 1 2 0,50 5 2 4,50 3 4 2,00 4 2 3,50 81 28 74,00 363,301 235

36 0 İREMNAZ A AYDIN  MS 33 5 31,75 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 20 2 19,50 4 1 3,75 1 1 0,75 3 2 2,50 77 12 74,00 362,626 238

37 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 31 7 29,25 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 5 1 4,75 2 4 1,00 3 2 2,50 78 21 72,75 359,270 257

38 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 13 1 12,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 75 13 71,75 355,661 272

39 0 FEYZA ERGÜL  MS 34 4 33,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 12 5 10,75 4 0 4,00 5 1 4,75 3 2 2,50 2 3 1,25 74 17 69,75 350,480 299

40 0 EMİN PALA  MS 28 10 25,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 0 4,00 22 6 20,50 5 0 5,00 4 2 3,50 1 3 0,25 3 3 2,25 76 27 69,25 348,574 306

41 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 23 2 22,50 3 4 2,00 2 4 1,00 4 2 3,50 75 27 68,25 345,713 324

42 0 OZAN KUZEY MOL  MS 31 5 29,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 12 2 11,50 1 1 0,75 4 2 3,50 5 1 4,75 3 0 3,00 70 11 67,25 343,840 338

43 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 32 5 30,75 4 1 3,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 12 2 11,50 4 1 3,75 3 3 2,25 1 2 0,50 3 2 2,50 70 17 65,75 338,104 368

44 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 9 25,75 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 0 5,00 19 7 17,25 4 0 4,00 4 3 3,25 2 1 1,75 2 2 1,50 71 29 63,75 332,569 412

45 0 EMİRHAN BOZ  MS 33 6 31,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 16 3 15,25 2 0 2,00 3 2 2,50 2 4 1,00 3 2 2,50 69 22 63,50 331,611 419

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 34 5 32,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 14 10 11,50 2 0 2,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 5 0 5,00 70 29 62,75 329,627 428

47 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 3 31,25 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 1 2,75 66 14 62,50 329,038 431

48 0 BİLGE TAŞKIN  MS 30 8 28,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 5 0 5,00 16 6 14,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 1 2,75 69 26 62,50 329,016 432

49 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 6 31,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 1 0 1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 2 1 1,75 66 16 62,00 326,851 452

50 0 ETHEM GÖRAL  MS 32 8 30,00 3 2 2,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 2 2,50 15 8 13,00 4 3 3,25 2 3 1,25 2 1 1,75 68 27 61,25 325,146 461

51 0 YASİN YAŞAR  MS 34 6 32,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 9 6 7,50 1 0 1,00 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 65 21 59,75 320,827 489

52 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 27 9 24,75 5 0 5,00 1 3 0,25 4 1 3,75 4 0 4,00 15 12 12,00 4 2 3,50 2 5 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 66 35 57,25 313,044 544

53 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 34 4 33,00 4 0 4,00 1 3 0,25 5 0 5,00 2 0 2,00 8 2 7,50 1 4 0,00 3 3 2,25 3 2 2,50 61 18 56,50 310,857 564

54 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 33 6 31,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 2 2 1,50 1 1 0,75 61 19 56,25 309,600 584

55 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER MS 33 5 31,75 3 1 2,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 0 2,00 11 2 10,50 4 2 3,50 1 4 0,00 1 4 0,00 60 18 55,50 307,657 596

56 0 SARP SÜTUNÇ  MS 28 3 27,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 3 14,25 3 3 2,25 1 1 0,75 1 3 0,25 60 19 55,25 306,956 605

57 0 ARDA SÖZER  MS 14 6 12,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 0 3,00 18 4 17,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 1 0,75 2 2 1,50 58 15 54,25 305,089 628

58 0 BEYZA DURSUN  MS 31 5 29,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 0 3,00 12 3 11,25 1 4 0,00 1 3 0,25 2 1 1,75 59 19 54,25 303,718 641
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,38 6,10 27,86 3,89 0,70 3,72 0,97 2,05 0,46 3,55 0,58 3,40 3,52 0,66 3,35 0,02 0,00 0,02 11,76 3,91 10,78 1,79 0,43 1,68 2,59 1,38 2,25 1,20 1,78 0,76 1,65 1,11 1,37 60,3218,70 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,72 5,54 29,33 4,15 0,66 3,98 1,08 2,23 0,52 3,82 0,52 3,69 3,77 0,63 3,62 0,01 0,00 0,01 12,59 3,53 11,71 1,99 0,39 1,89 2,82 1,44 2,46 1,27 1,79 0,82 1,88 1,13 1,59 64,1017,86 59,62 319,510

KATILIMLAR

59 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 31 8 29,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 4 -1,00 16 7 14,25 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 60 27 53,25 300,874 660

60 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 33 7 31,25 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 1 8,75 1 0 1,00 1 0 1,00 55 11 52,25 297,830 684

61 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 20 10 17,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 1 2,75 18 3 17,25 3 4 2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 57 27 50,25 292,620 725

62 0 KAAN SEMİH KURT  MS 25 9 22,75 4 0 4,00 1 2 0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 13 5 11,75 2 0 2,00 2 5 0,75 2 2 1,50 1 3 0,25 57 28 50,00 291,512 737

63 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 34 4 33,00 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 3 2 2,50 6 3 5,25 53 12 50,00 290,789 744

64 0 AYBARS KOCAKURT  MS 30 5 28,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 53 13 49,75 290,361 748

65 0 MEHMET ARDA EREN  MS 26 2 25,50 5 0 5,00 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 1 8,75 51 6 49,50 289,494 755

66 0 SUDE DİNÇ  MS 35 2 34,50 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 6 2 5,50 1 0 1,00 4 3 3,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 52 15 48,25 286,597 776

67 0 MUHAMMED TAŞ  MS 27 10 24,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 5 0 5,00 9 7 7,25 1 0 1,00 3 3 2,25 3 4 2,00 2 3 1,25 56 34 47,50 284,817 790

68 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 29 5 27,75 4 0 4,00 2 0 2,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 5 3,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 52 17 47,75 284,611 793

69 0 YALÇIN YILMAZ  MS 29 4 28,00 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 6 1,50 1 0 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 50 19 45,25 277,805 852

70 0 H CEREN TÜL  MS 33 3 32,25 3 1 2,75 2 2 1,50 2 0 2,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 47 12 44,00 273,661 879

71 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 19 2 18,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 8 4 7,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 3 3 2,25 46 20 41,00 266,118 921

72 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 26 7 24,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 9 3,75 1 0 1,00 2 3 1,25 3 0 3,00 0 4 -1,00 47 27 40,25 263,096 946

73 0 DİCLE KAYA  MS 29 8 27,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 45 20 40,00 262,190 958

74 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 26 12 23,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 47 30 39,50 261,049 966

75 0 HİLAL TEKİN  MS 32 8 30,00 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 0 6 -1,50 4 3 3,25 1 1 0,75 1 4 0,00 46 34 37,50 255,086 1002

76 0 ARDA TURAN  MS 23 5 21,75 5 0 5,00 3 0 3,00 7 0 7,00 1 2 0,50 39 7 37,25 253,750 1009

77 0 ESMA ÇİÇEK  MS 28 8 26,00 2 2 1,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 2 1,50 3 3 2,25 2 4 1,00 1 1 0,75 42 24 36,00 250,277 1033

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 17 11 14,25 1 0 1,00 1 2 0,50 9 2 8,50 2 3 1,25 1 3 0,25 4 0 4,00 35 21 29,75 232,977 1103

79 0 ALİ YÖKSEL  MS 24 11 21,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 35 20 30,00 232,446 1106

80 0 YUNUS AYDINLIK  MS 23 14 19,50 3 2 2,50 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 1 2,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 36 32 28,00 226,781 1123

81 0 EREN AKBAŞ  MS 10 4 9,00 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 2 2,50 8 2 7,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 30 16 26,00 221,754 1145

82 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 23 9 20,75 2 0 2,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 8 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 20 25,00 217,618 1155

83 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 6 6,50 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 14 19 9,25 171,926 1222
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 29,38 6,10 27,86 3,89 0,70 3,72 0,97 2,05 0,46 3,55 0,58 3,40 3,52 0,66 3,35 0,02 0,00 0,02 11,76 3,91 10,78 1,79 0,43 1,68 2,59 1,38 2,25 1,20 1,78 0,76 1,65 1,11 1,37 60,3218,70 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,72 5,54 29,33 4,15 0,66 3,98 1,08 2,23 0,52 3,82 0,52 3,69 3,77 0,63 3,62 0,01 0,00 0,01 12,59 3,53 11,71 1,99 0,39 1,89 2,82 1,44 2,46 1,27 1,79 0,82 1,88 1,13 1,59 64,1017,86 59,62 319,510

KATILIMLAR
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,4 6,1 27,86 12,0 4,0 10,95 13,5 4,3 12,46 5,5 4,3 4,38 60,3 18,7 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,7 5,5 29,33 12,8 4,0 11,82 14,6 3,9 13,60 6,0 4,4 4,87 64,1 17,9 59,62 319,510

KATILIMLAR

1 0 İCLAL SEVER  MS 37 3 36,25 17 2 16,50 40 0 40,00 18 2 17,50 112 7 110,25 470,944 1 4 4 4 4

2 0 DAMLA KİŞİN  MS 36 4 35,00 16 4 15,00 37 0 37,00 14 6 12,50 103 14 99,50 438,386 2 24 24 24 35

3 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 40 0 40,00 15 5 13,75 30 5 28,75 17 3 16,25 102 13 98,75 436,928 3 26 26 26 37

4 0 ARDA KARACA  MS 39 1 38,75 16 0 16,00 32 2 31,50 13 6 11,50 100 9 97,75 432,991 4 33 33 33 47

5 0 AYBERK ŞAM  MS 35 2 34,50 16 2 15,50 37 3 36,25 13 7 11,25 101 14 97,50 432,271 5 35 35 35 49

6 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 35 3 34,25 17 2 16,50 34 4 33,00 14 4 13,00 100 13 96,75 430,482 6 39 39 39 53

7 0 IRMAK GÜNER  MS 37 3 36,25 14 6 12,50 36 4 35,00 13 7 11,25 100 20 95,00 424,894 7 43 43 43 61

8 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 34 5 32,75 19 1 18,75 33 4 32,00 12 7 10,25 98 17 93,75 421,144 8 46 46 46 66

9 0 BAŞAK DURMAZ  MS 40 0 40,00 17 1 16,75 28 2 27,50 11 7 9,25 96 10 93,50 420,044 9 47 47 47 68

10 0 IŞIL ELMAS  MS 32 5 30,75 13 2 12,50 39 0 39,00 12 5 10,75 96 12 93,00 419,025 10 48 48 48 69

11 0 MUSTAFA ARDA EKEN  MS 36 3 35,25 16 3 15,25 29 4 28,00 15 5 13,75 96 15 92,25 417,454 11 49 49 49 72

12 0 EMRE YİĞİT EFE  MS 35 5 33,75 14 6 12,50 38 2 37,50 11 9 8,75 98 22 92,50 417,066 12 50 50 50 75

13 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 36 2 35,50 16 3 15,25 27 2 26,50 14 5 12,75 93 12 90,00 410,644 13 55 55 55 84

14 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN  MS 36 4 35,00 16 4 15,00 34 5 32,75 9 6 7,50 95 19 90,25 410,212 14 56 56 56 85

15 0 ARDA HIZLI  MS 38 1 37,75 16 1 15,75 24 2 23,50 14 5 12,75 92 9 89,75 409,880 15 57 57 57 86

16 0 SAİD KAYAOĞLU  MS 35 5 33,75 16 3 15,25 29 6 27,50 14 5 12,75 94 19 89,25 408,480 16 59 59 59 88

17 0 HAVİN İREM CURKA  MS 36 1 35,75 14 3 13,25 28 6 26,50 14 5 12,75 92 15 88,25 405,498 17 62 62 62 97

18 0 BEREN ŞAHİN  MS 35 3 34,25 14 2 13,50 32 3 31,25 10 6 8,50 91 14 87,50 402,386 18 64 64 64 102

19 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 35 1 34,75 14 2 13,50 28 7 26,25 13 4 12,00 90 14 86,50 400,231 19 67 67 67 107

20 0 AYÇA POLAT  MS 38 2 37,50 13 4 12,00 25 2 24,50 13 3 12,25 89 11 86,25 399,492 20 68 68 68 108

21 0 ARDA BATIN KİBAR  MS 35 5 33,75 16 1 15,75 28 4 27,00 11 6 9,50 90 16 86,00 398,254 21 70 70 70 110

22 0 RABİA FİDAN  MS 38 2 37,50 15 4 14,00 30 7 28,25 8 9 5,75 91 22 85,50 395,873 22 74 74 74 117

23 0 SEZGİN MUSTAFA  MS 36 4 35,00 18 2 17,50 21 4 20,00 13 7 11,25 88 17 83,75 392,060 23 78 78 78 129

24 0 CANSU EREN  MS 38 2 37,50 12 6 10,50 24 4 23,00 11 2 10,50 85 14 81,50 385,189 24 83 83 83 150

25 0 SILA DİLBAZ  MS 37 1 36,75 13 2 12,50 23 0 23,00 10 5 8,75 83 8 81,00 383,372 25 87 87 87 155

26 0 HATİCE ATASOY  MS 32 5 30,75 14 1 13,75 28 5 26,75 11 6 9,50 85 17 80,75 382,924 26 89 89 89 159

27 0 EMİNE YURTCU  MS 39 0 39,00 13 2 12,50 22 3 21,25 9 5 7,75 83 10 80,50 381,648 27 93 93 93 167

28 0 BARIŞHAN BEŞLİ  MS 32 5 30,75 15 5 13,75 30 3 29,25 9 11 6,25 86 24 80,00 380,006 28 97 97 97 175

29 0 ARDA YILDIRIM  MS 36 0 36,00 16 2 15,50 20 3 19,25 9 6 7,50 81 11 78,25 375,095 29 102 102 102 182

30 0 ZEYNEP ERBAY  MS 35 4 34,00 17 2 16,50 14 3 13,25 14 5 12,75 80 14 76,50 371,190 30 108 108 108 197

31 0 TALHA GÜRCAN  MS 33 3 32,25 16 3 15,25 25 7 23,25 7 8 5,00 81 21 75,75 367,286 31 116 116 116 213

32 0 BARAN ÖZDEMİR  MS 34 6 32,50 15 3 14,25 20 1 19,75 10 6 8,50 79 16 75,00 365,856 32 120 120 120 223

33 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 30 9 27,75 14 3 13,25 27 6 25,50 10 8 8,00 81 26 74,50 364,351 33 122 122 122 231

34 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 6 29,50 13 4 12,00 27 4 26,00 9 8 7,00 80 22 74,50 364,085 34 123 123 123 232

35 0 SİDRE KI ILTUĞ  MS 32 8 30,00 15 5 13,75 22 7 20,25 12 8 10,00 81 28 74,00 363,301 35 125 125 125 235

36 0 İREMNAZ A AYDIN  MS 33 5 31,75 16 1 15,75 20 2 19,50 8 4 7,00 77 12 74,00 362,626 36 126 126 126 238

37 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 31 7 29,25 15 4 14,00 22 3 21,25 10 7 8,25 78 21 72,75 359,270 37 134 134 134 257

38 0 FERAY BEREN AYDOĞAN MS 35 3 34,25 16 3 15,25 17 1 16,75 7 6 5,50 75 13 71,75 355,661 38 140 140 140 272

39 0 FEYZA ERGÜL  MS 34 4 33,00 14 2 13,50 16 5 14,75 10 6 8,50 74 17 69,75 350,480 39 149 149 149 299

40 0 EMİN PALA  MS 28 10 25,50 13 3 12,25 27 6 25,50 8 8 6,00 76 27 69,25 348,574 40 151 151 151 306

41 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 30 9 27,75 13 6 11,50 23 2 22,50 9 10 6,50 75 27 68,25 345,713 41 156 156 156 324

42 0 OZAN KUZEY MOL  MS 31 5 29,75 14 0 14,00 13 3 12,25 12 3 11,25 70 11 67,25 343,840 42 161 161 161 338

43 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 32 5 30,75 15 2 14,50 16 3 15,25 7 7 5,25 70 17 65,75 338,104 43 175 175 175 368

44 0 İ ARDA YILDIRIM  MS 28 9 25,75 12 7 10,25 23 7 21,25 8 6 6,50 71 29 63,75 332,569 44 189 189 189 412

45 0 EMİRHAN BOZ  MS 33 6 31,50 10 5 8,75 18 3 17,25 8 8 6,00 69 22 63,50 331,611 45 193 193 193 419

46 0 MUSTAFA KÖSE  MS 34 5 32,75 11 6 9,50 16 10 13,50 9 8 7,00 70 29 62,75 329,627 46 198 198 198 428

47 0 ZAFER KARAAĞAÇ  MS 32 3 31,25 15 0 15,00 10 4 9,00 9 7 7,25 66 14 62,50 329,038 47 200 200 200 431

48 0 BİLGE TAŞKIN  MS 30 8 28,00 14 4 13,00 16 6 14,50 9 8 7,00 69 26 62,50 329,016 48 201 201 201 432
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,4 6,1 27,86 12,0 4,0 10,95 13,5 4,3 12,46 5,5 4,3 4,38 60,3 18,7 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,7 5,5 29,33 12,8 4,0 11,82 14,6 3,9 13,60 6,0 4,4 4,87 64,1 17,9 59,62 319,510

KATILIMLAR

49 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 33 6 31,50 16 3 15,25 12 3 11,25 5 4 4,00 66 16 62,00 326,851 49 210 210 210 452

50 0 ETHEM GÖRAL  MS 32 8 30,00 13 4 12,00 15 8 13,00 8 7 6,25 68 27 61,25 325,146 50 212 212 212 461

51 0 YASİN YAŞAR  MS 34 6 32,50 13 4 12,00 10 6 8,50 8 5 6,75 65 21 59,75 320,827 51 222 222 222 489

52 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 27 9 24,75 14 4 13,00 19 14 15,50 6 8 4,00 66 35 57,25 313,044 52 242 242 242 544

53 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 34 4 33,00 12 3 11,25 8 2 7,50 7 9 4,75 61 18 56,50 310,857 53 250 250 250 564

54 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 33 6 31,50 13 5 11,75 12 5 10,75 3 3 2,25 61 19 56,25 309,600 54 257 257 257 584

55 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER MS 33 5 31,75 10 1 9,75 11 2 10,50 6 10 3,50 60 18 55,50 307,657 55 261 261 261 596

56 0 SARP SÜTUNÇ  MS 28 3 27,25 12 6 10,50 15 3 14,25 5 7 3,25 60 19 55,25 306,956 56 264 264 264 605

57 0 ARDA SÖZER  MS 14 6 12,50 13 0 13,00 23 4 22,00 8 5 6,75 58 15 54,25 305,089 57 271 271 271 628

58 0 BEYZA DURSUN  MS 31 5 29,75 12 3 11,25 12 3 11,25 4 8 2,00 59 19 54,25 303,718 58 278 278 278 641

59 0 GÜLSEN ATAMAL  MS 31 8 29,00 9 6 7,50 16 7 14,25 4 6 2,50 60 27 53,25 300,874 59 288 288 288 660

60 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 33 7 31,25 11 3 10,25 9 1 8,75 2 0 2,00 55 11 52,25 297,830 60 298 298 298 684

61 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 20 10 17,50 13 5 11,75 18 3 17,25 6 9 3,75 57 27 50,25 292,620 61 314 314 314 725

62 0 KAAN SEMİH KURT  MS 25 9 22,75 12 4 11,00 15 5 13,75 5 10 2,50 57 28 50,00 291,512 62 323 323 323 737

63 0 MUHAMMED SENA AKSU MS 34 4 33,00 13 5 11,75 6 3 5,25 53 12 50,00 290,789 63 326 326 326 744

64 0 AYBARS KOCAKURT  MS 30 5 28,75 13 2 12,50 8 2 7,50 2 4 1,00 53 13 49,75 290,361 64 327 327 327 748

65 0 MEHMET ARDA EREN  MS 26 2 25,50 16 3 15,25 9 1 8,75 51 6 49,50 289,494 65 332 332 332 755

66 0 SUDE DİNÇ  MS 35 2 34,50 4 6 2,50 7 2 6,50 6 5 4,75 52 15 48,25 286,597 66 338 338 338 776

67 0 MUHAMMED TAŞ  MS 27 10 24,50 11 7 9,25 10 7 8,25 8 10 5,50 56 34 47,50 284,817 67 343 343 343 790

68 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 29 5 27,75 15 0 15,00 5 5 3,75 3 7 1,25 52 17 47,75 284,611 68 345 345 345 793

69 0 YALÇIN YILMAZ  MS 29 4 28,00 12 4 11,00 4 6 2,50 5 5 3,75 50 19 45,25 277,805 69 363 363 363 852

70 0 H CEREN TÜL  MS 33 3 32,25 10 5 8,75 1 0 1,00 3 4 2,00 47 12 44,00 273,661 70 374 374 374 879

71 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 19 2 18,50 10 6 8,50 9 6 7,50 8 6 6,50 46 20 41,00 266,118 71 389 389 389 921

72 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 26 7 24,25 9 4 8,00 7 9 4,75 5 7 3,25 47 27 40,25 263,096 72 398 398 398 946

73 0 DİCLE KAYA  MS 29 8 27,00 8 6 6,50 4 1 3,75 4 5 2,75 45 20 40,00 262,190 73 403 403 403 958

74 0 LÜTFİYE PAŞA  MS 26 12 23,00 11 7 9,25 4 2 3,50 6 9 3,75 47 30 39,50 261,049 74 408 408 408 966

75 0 HİLAL TEKİN  MS 32 8 30,00 8 12 5,00 0 6 -1,50 6 8 4,00 46 34 37,50 255,086 75 422 422 422 1002

76 0 ARDA TURAN  MS 23 5 21,75 8 0 8,00 7 0 7,00 1 2 0,50 39 7 37,25 253,750 76 424 424 424 1009

77 0 ESMA ÇİÇEK  MS 28 8 26,00 8 8 6,00 3 3 2,25 3 5 1,75 42 24 36,00 250,277 77 430 430 430 1033

78 0 EMİRHAN AKIN  MS 17 11 14,25 2 2 1,50 9 2 8,50 7 6 5,50 35 21 29,75 232,977 78 455 455 455 1103

79 0 ALİ YÖKSEL  MS 24 11 21,25 11 9 8,75 35 20 30,00 232,446 79 458 458 458 1106

80 0 YUNUS AYDINLIK  MS 23 14 19,50 10 9 7,75 3 9 0,75 36 32 28,00 226,781 80 465 465 465 1123

81 0 EREN AKBAŞ  MS 10 4 9,00 7 5 5,75 8 2 7,50 5 5 3,75 30 16 26,00 221,754 81 472 472 472 1145

82 0 UĞUR BATUHAN KATIL  MS 23 9 20,75 5 0 5,00 2 8 0,00 0 3 -0,75 30 20 25,00 217,618 82 476 476 476 1155

83 0 NAGİHAN ERTEM  MS 8 6 6,50 4 5 2,75 2 8 0,00 14 19 9,25 171,926 83 490 490 490 1222
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ AROMAT TYT 1 494 494 494 1239

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 29,4 6,1 27,86 12,0 4,0 10,95 13,5 4,3 12,46 5,5 4,3 4,38 60,3 18,7 55,65 307,890

Okul Ortalaması 30,7 5,5 29,33 12,8 4,0 11,82 14,6 3,9 13,60 6,0 4,4 4,87 64,1 17,9 59,62 319,510

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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AROMAT TYT 1

338,104 29,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET FUAT GEDİK 120 70 17 33 65 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(368.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 175 175 175 368 % 29,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACAbDCB   cACABCABEBCeEADbEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 2 3 14,50 % 73

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız eBCDA C  AEDCEABeCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 16 3 21 15,25 % 38

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BAb BE  CAA     E   A d    AEDD cA   CE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 7 6 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEde Aa d D  d DaACb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

313,044 43,91
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AHMET HAKTAN ÇELİK 120 66 35 19 57 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 242 242 242 544 % 43,91

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 9 4 24,75 % 62

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBd   ABACbBcAEBCdaAdDEdaEDDEDeCEDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAc dAdcEAECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 12 3 12,00 % 40

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDdBEBbEAedcdCBC EcEeAeEcDb b  BcAC D c 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EaabaAaE e   dD bA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 4 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

232,446 89,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ALİ YÖKSEL 120 35 20 65 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1106.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 79 458 458 458 1106 % 89,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB   a CAB dBbBdcEADCEBdbDDEcEDdbbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCeAdebBAEadEdBBaaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 5 17

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

398,254 8,88
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA BATIN KİBAR 120 90 16 14 86 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(110.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 70 70 70 110 % 8,88

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCbAEeBACCBBAEaCEDACDEcBEDDEDCCEDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA e A DEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 4 2 4 3,50 % 35

TYT Matematik 40 28 4 8 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CaABEBD ABCAACdC EDEBACEEDCA   c   aDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız E BEaABEACe ddb bACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

409,880 6,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA HIZLI 120 92 9 19 89 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(86.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 57 57 57 86 % 6,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 1 1 37,75 % 94

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEe ACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA  DdAEDCEAB CED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 2 4 23,50 % 78

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 24 2 14 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBE ECAABbBACE DEABCCDEE a           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEdeBADAEC eEdBDaACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

432,991 3,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA KARACA 120 100 9 11 97 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(47.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 33 33 33 47 % 3,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 1 0 38,75 % 97

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEABACABCABEBCDEADdEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 0 4 16,00 % 80

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA    AEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 2 3 24,50 % 82

Geometri 10 7 0 3 7,00 % 70

TYT Matematik 40 32 2 6 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BdCDBEDECAABCBACE DEABdCD EAE DABADC  E 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBADAdaaed BDCAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

266,118 74,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA ÖZDAĞLI 120 46 20 54 41 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(921.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 71 389 389 389 921 % 74,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 2 19 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB      AB AdEB   ADCEBd    D     B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCeA   c aDbEABaCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 4 18 7,00 % 23

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 9 6 25 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız Be  BE  C  B B  E c       Eba c   D  e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız B  c Aa EC e CBbdAeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 0 0

Paragrafın Yorumlanması 6 2 1 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 1 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

305,089 50,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA SÖZER 120 58 15 47 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(628.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 271 271 271 628 % 50,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 6 20 12,50 % 31

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCE addACCBBeaaC                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 0 7 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA     DEAECB  DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 4 8 17,00 % 57

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 23 4 13 22,00 % 55

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CD BEBDEAeCAAC   aDEBAeEE b   DBAAC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBcaAB  b  E  abA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 0 25

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

253,750 81,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA TURAN 120 39 7 74 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1009.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 76 424 424 424 1009 % 81,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 5 12 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB   ce    ABEBCD ADCEB a   DEDbCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 0 12 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA          BB E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 0 23 7,00 % 23

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 7 0 33 7,00 % 18

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız  AC BE EC A                             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız   Ee  a             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

375,095 14,69
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ARDA YILDIRIM 120 81 11 28 78 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(182.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 102 102 102 182 % 14,69

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 0 4 36,00 % 90

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız A ADDCB   BACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAd  BAEDCEABeCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 3 8 18,25 % 61

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 20 3 17 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız  AC BE ECAAB BdCEDD ABCbDcE      A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BbEDBAaAE   cb b AdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

290,361 60,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBARS KOCAKURT 120 53 13 54 49 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(748.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 64 327 327 327 748 % 60,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB   a C cCAcEBCbEADCEBBEDDEDEDbCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız eBCD     dEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız     BED   A     E a  Be   E  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız   d  Aa      d   A e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

432,271 3,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYBERK ŞAM 120 101 14 5 97 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(49.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 35 35 35 49 % 3,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız A A bCBEEeBACABCABEBCDEAD EBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAd eB EDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 3 0 26,25 % 88

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECAABbBACEcDEABCeDEEAEDDABADCBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BbEDBADcECDeEbBbdAeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 0 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

399,492 8,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇA POLAT 120 89 11 20 86 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(108.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 68 68 68 108 % 8,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBdEAEABACCBBAEBCEDAbDEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA e edcEAECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 2 9 18,50 % 62

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 25 2 13 24,50 % 61

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CD BEBDEA CAAbBCDEbEBAC       DB  C DCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 0 1 6,00 % 86

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız ED EDABEAee  dD CACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

436,928 2,99
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
AYÇİN GÜNEYHAN 120 102 13 5 98 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(37.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 26 26 26 37 % 2,99

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAeedAcDEAECBCBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 6 2 2 5,50 % 55

TYT Matematik 40 30 5 5 28,75 % 72

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEBDEABCAACcC EDEBAddED  DEDccAC DC E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 17 3 0 16,25 % 81

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız bDBEDABdACeDECDBCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

365,856 18,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARAN ÖZDEMİR 120 79 16 25 75 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(223.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 120 120 120 223 % 18,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBebbedDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 3 2 14,25 % 71

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAdbcBAEDCE BB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 1 9 19,75 % 66

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 1 19 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BAC BEDEC A CB CE D ABCCD E  e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBAaAdCa  d  CdCb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

380,006 14,12
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BARIŞHAN BEŞLİ 120 86 24 10 80 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(175.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 97 97 97 175 % 14,12

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB   BbCABCABEBCeEADCEBBbDeEDaDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAbeeBAEDCEABaCbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 3 7 29,25 % 73

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B C BEDECAABCB C  DcAeCCDbEAEDDABAD BC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 4 0 1,00 % 17

TYT Fen 20 9 11 0 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEeeADddCDeddBcdAbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

420,044 5,49
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BAŞAK DURMAZ 120 96 10 14 93 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(68.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 47 47 47 68 % 5,49

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 1 2 16,75 % 84

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA  cBAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 1 7 21,75 % 73

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 28 2 10 27,50 % 69

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBED CcABC ACE DEABC D E E D cADCB  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız aEED ADeEC eddBbdACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

402,386 8,23
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEREN ŞAHİN 120 91 14 15 87 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(102.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 64 64 64 102 % 8,23

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCEeEABACCBBAEBC DAdDEBBE DEDCCaDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCA C AdDEAECB  DE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 3 3 23,25 % 78

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  DABEBDEABCAA BCDEb BACEEDeAeEDBAACBDC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDcEDAB Ae bddD  AaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

303,718 51,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BEYZA DURSUN 120 59 19 42 54 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(641.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 278 278 278 641 % 51,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AAeDDBCE   BACCBBAEaC DAdDEaBEDDEDCCEcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCde  d DEAECB BD      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 3 15 11,25 % 38

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız C   EBD A C   dC Ec BACE    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 8 8 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız dc  aAcEce   d  dA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

329,016 34,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BİLGE TAŞKIN 120 69 26 25 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(432.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 201 201 201 432 % 34,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 8 2 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız cCbDDCBEEdcACABbABEBCa ADdEB EDDdDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCeA C BdccCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 6 8 14,50 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 6 18 14,50 % 36

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA DBEbECAA dBACEDe  eCb  Ee            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEeBAabEdc db  aACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 4 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

326,851 36,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
BÜKRE MİNARECİ 120 66 16 38 62 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(452.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 210 210 210 452 % 36,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız cACDDBCEddABACbBBAEBCEDA DEBBEeDEbCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCAD dAcDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 3 16 10,25 % 34

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 12 3 25 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız    cEBD   CAd B  Eb BACE       B        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız Eb baA E        bA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

385,189 12,11
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
CANSU EREN 120 85 14 21 81 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(150.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 83 83 83 150 % 12,11

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCEcEABACCBBAEBCcDACDEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCA e deDEAECBCcDa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 4 7 18,00 % 60

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  eABEBDEABC  eBC EbEB CE Db DE B AC D  E

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 11 2 7 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız ED  aABEAC  d  B ACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

438,386 2,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DAMLA KİŞİN 120 103 14 3 99 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(35.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 24 24 24 35 % 2,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCaEEABACAdCABEBCDcADCEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAdeDdAEDCEbBBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 27 0 3 27,00 % 90

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 37 0 3 37,00 % 93

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA DBEDECAABCBACEDDEABC DEEAE DABADCBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBADAECceddaDCACb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

262,190 77,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİCLE KAYA 120 45 20 55 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(958.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 73 403 403 403 958 % 77,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdaDDBCE  AaACCBcAdBC DACDEeBEDbEDCCEDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAe d   dcbEAECB Bb      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız      B           E E A       a          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız db   A  A   bbb C  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

410,644 6,78
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
DİDEM ÖZTEKİN 120 93 12 15 90 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(84.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 55 55 55 84 % 6,78

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 2 2 35,50 % 89

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AAeDDBCEAEABACCBBAEBC DACDEBeE DEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAee AdDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 27 2 11 26,50 % 66

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEBDEAdC A BCDE  BACEEDC cEDB   BD   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEaA dACaaEdDBCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

348,574 24,70
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİN PALA 120 76 27 17 69 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(306.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 151 151 151 306 % 24,70

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 10 2 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDbBC  deBACCBBAEBCEbAdDEBBEDDEDbCaaad

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA   ddDEeECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 6 2 20,50 % 68

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEBbEABCAdCBCDEeEBAdaEDCd   B AC   BE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBbD eEee   dDdaAaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 3 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

381,648 13,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİNE YURTCU 120 83 10 27 80 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(167.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 93 93 93 167 % 13,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEABACABCABEBCDEAD EBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCcA     EDCEABaCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 3 6 20,25 % 68

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B CDBEDECAABeBA ED EAaC DEEb    B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 4 3 0 3,25 % 46

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 9 5 6 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız   E B  AECadEd DCdbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 2 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

232,977 89,02
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN AKIN 120 35 21 64 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1103.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 78 455 455 455 1103 % 89,02

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 11 12 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACA adB   B CABCbcE  eEAD cBc ce eEDe  B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 2 2 16 1,50 % 8

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız     Ade  A               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 2 19 8,50 % 28

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 2 29 8,50 % 21

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA  BED   A  B  E ed  C                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 4 0 2 4,00 % 67

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BbE  ba Ee  bd  CACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 1 4 17

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 2 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

331,611 33,82
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMİRHAN BOZ 120 69 22 29 63 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(419.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 193 193 193 419 % 33,82

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız AeADDCB dbdcCABdABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABbbA b aAE C ABc ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 3 11 15,25 % 51

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA aBEDcCAAB B  E DEAB     Aa D   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız a E BAabECb dd DCbbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

417,066 6,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EMRE YİĞİT EFE 120 98 22 0 92 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(75.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 50 50 50 75 % 6,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDaBEEABACABCABEBCaEADCEBcEDDEbEDCeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDddebcAEcCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 28 2 0 27,50 % 92

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECAABCcACEcDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDaAaAEeeeddaeCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

221,754 92,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
EREN AKBAŞ 120 30 16 74 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1145.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 81 472 472 472 1145 % 92,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız AC         A  e  B B      E    D DED dba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız   C d ebBA  C  BadED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız  AC  E  C A   b  D    C c E             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEd  A c  a  d  dA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 0 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 6 1 1 17

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 0 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 1 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

250,277 83,37
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ESMA ÇİÇEK 120 42 24 54 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1033.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 77 430 430 430 1033 % 83,37

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdCDDBC   bBACCBBAEBb eAdDEcBEDDaDCdEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 8 4 6,00 % 30

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BcDe b dA cEAEdB caE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız    aEBD     c        e                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 5 12 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EbaE ba         b  A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 2 25

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 1 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

325,146 37,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ETHEM GÖRAL 120 68 27 25 61 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(461.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 212 212 212 461 % 37,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEdBbCAdCdBEBCeEADdEBBEDDEDEDCCbc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABeDb   BAEDCEAeeCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 8 7 13,00 % 43

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 8 17 13,00 % 33

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDeE bCAAcbdbCEcDEA CC     e          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 8 7 5 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız aEEaBAaAEb  ab   AbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

355,661 21,95
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FERAY BEREN AYDOĞAN 120 75 13 32 71 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(272.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 140 140 140 272 % 21,95

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCE dcBACCeBAEBCEDA DEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCADe cBDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 1 16 12,75 % 43

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 17 1 22 16,75 % 42

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız     EBD ABCAACB DE   Ad       DB A  D   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDcb   EA d Edb CeC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

350,480 24,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
FEYZA ERGÜL 120 74 17 29 69 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(299.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 149 149 149 299 % 24,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADbCB  ABeCABCABEBCDcADCEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA    ccDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 16 5 19 14,75 % 37

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA DeE  CAAe  A EDa  BC a   a D BAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 2 2 2,50 % 36

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 10 6 4 8,50 % 43

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEe ADeEC  Ed caAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

309,600 47,13
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 120 61 19 40 56 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(584.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 257 257 257 584 % 47,13

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 6 1 31,50 % 79

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDaBEEAddCAdCABbBCD ADCEBBEDDEbEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız cBCDA  cceEDCEABeCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 5 13 10,75 % 36

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 12 5 23 10,75 % 27

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B  DBEb C Aedc CE D A d   E  D          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 3 14 2,25 % 11

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız a Ea A eE           

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

300,874 53,27
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
GÜLSEN ATAMAL 120 60 27 33 53 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(660.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 288 288 288 660 % 53,27

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 8 1 29,00 % 73

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBb cBACAdCABEBCabADaEBBEDDEbdDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA    ecDCEAea da     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 16 7 7 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 16 7 17 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA  BEDEC ABCdACEab  BCb  bAac          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız Bcdc AacE         bA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 1 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

273,661 70,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
H CEREN TÜL 120 47 12 61 44 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(879.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 70 374 374 374 879 % 70,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACbDBC   ABACCBBAEBC aACDEBBEDDEDaCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 0 3 2,00 % 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BeDC beEA D  E BCBbd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız                  E                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 4 13 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EaBc         a   b A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

382,924 12,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HATİCE ATASOY 120 85 17 18 80 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(159.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 89 89 89 159 % 12,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdCDDBCEA AdACCBBAEB EDAdDE BEDDEDCCaDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 1 5 13,75 % 69

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCADC    cAECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 24 4 2 23,00 % 77

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 28 5 7 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız bDABEBD AaCAACBCaEDEBACEEDb DE c AC DC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEDABd Cca bD dAaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 2 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

405,498 7,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HAVİN İREM CURKA 120 92 15 13 88 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(97.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 62 62 62 97 % 7,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 1 3 35,75 % 89

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEA ACABC BEBCDEADCEBBEDDEbED CAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABbDA  DcAEaCEABB ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 5 2 21,75 % 73

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 28 6 6 26,50 % 66

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDbCcABbcACEDDaABCCDEEA  DAc DC   B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEED AaAECaedbBDCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

255,086 80,87
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
HİLAL TEKİN 120 46 34 40 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1002.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 75 422 422 422 1002 % 80,87

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız AaADDCBcEbBACABCcBEdCDbADCEBBEDaEDEDCdAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 12 0 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız eBeeddebBdEcCaABeCaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 6 24 -1,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 6 34 -1,50 % 0

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız     e     c  ae d          c            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 8 6 4,00 % 20

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız dEceBAD E    d eeAbb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

332,569 33,25
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İ ARDA YILDIRIM 120 71 29 20 63 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(412.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 189 189 189 412 % 33,25

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 9 3 25,75 % 64

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCa aeedCABCABEBCDcADdEBB cbEDEDCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAde cdcDbEcBBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 19 7 4 17,25 % 58

Geometri 10 4 0 6 4,00 % 40

TYT Matematik 40 23 7 10 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız cACDBEDECcAB B bEDDEAB eDdEba   BA  BC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 8 6 6 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız abEbBADA C   d  CAde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

470,944 0,32
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İCLAL SEVER 120 112 7 1 110 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(4.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 4 4 4 4 % 0,32

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDaBEEABACABCABbBCDEADCEBBEDDEDEDCeAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA eaBAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 30 0 0 30,00 % 100

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 40 0 0 40,00 % 100

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 6 1 0 5,75 % 82

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBAaAECDBEdBDCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 1 0 100

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

362,626 19,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
İREMNAZ A AYDIN 120 77 12 31 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(238.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 126 126 126 238 % 19,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACbDBCEAE aACCBcAEBC DACDEcBEDDEDCdEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 1 3 15,75 % 79

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA   ABDEAECBCdDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 2 8 19,50 % 65

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 20 2 18 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  DABEBDEABCAA B DEDdBACE    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 4 8 7,00 % 35

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız ED  aAB A    dcBaA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 0 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

424,894 4,92
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IRMAK GÜNER 120 100 20 0 95 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(61.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 43 43 43 61 % 4,92

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 3 0 36,25 % 91

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEABACABCABEeCDEADbEBcEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCeAdeDdAEDCEABaCaD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECAAcacACEDDEABCCDEdAEDDABADCBCEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBADAEaaeEdaDdACe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

419,025 5,57
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
IŞIL ELMAS 120 96 12 12 93 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(69.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 48 48 48 69 % 5,57

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 5 3 30,75 % 77

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AA DDBeEAEABACCdBAEBC eACDE BbDDEDCCEcBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCA e   DEAECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 29 0 1 29,00 % 97

Geometri 10 10 0 0 10,00 % 100

TYT Matematik 40 39 0 1 39,00 % 98

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  DABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEabBEACeDEd  bAC 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 1 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

291,512 59,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAAN SEMİH KURT 120 57 28 35 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(737.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 62 323 323 323 737 % 59,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 9 6 22,75 % 57

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız e ADDCB   BdCABCABdBCeEADbEBcEDaEDaDeC  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCD d b AEaCEABa ED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 13 5 12 11,75 % 39

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 15 5 20 13,75 % 34

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız aAbDeEDECAA bc  E DEA C       D   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 5 0 0,75 % 11

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 10 5 2,50 % 13

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız ccdaBAaAaC   b e bbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 3 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

292,620 58,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KADİR GÜMÜŞDERE 120 57 27 36 50 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(725.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 61 314 314 314 725 % 58,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 10 10 17,50 % 44

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDbaec  bcACCB AEBd  AdDEBBEcb DCC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCdce AcDEAECB BDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 18 3 9 17,25 % 58

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 18 3 19 17,25 % 43

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEBDEAdCc  BC ED BA E    Da          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız ceBEaAd  Cc ce  CAde

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 1 1 25

Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

364,351 18,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KAMİL KUMANLIOĞLU 120 81 26 13 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(231.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 122 122 122 231 % 18,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACAb CBEEbdACABCABEBdadADdEBBEDeEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABeDA e BAEcCEABBC D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 5 5 18,75 % 63

Geometri 10 7 1 2 6,75 % 68

TYT Matematik 40 27 6 7 25,50 % 64

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA DBEDECAABbBbCEDDcAeCeD E   DdBAD BC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız dEE aADdECaeEda CAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

400,231 8,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
KIVANÇ ALTINTOPU 120 90 14 16 86 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(107.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 67 67 67 107 % 8,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 1 4 34,75 % 87

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız A ADDCBEEABACABCABEBCD AD EBBED EcEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAde  AEDCEABB  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 6 4 18,50 % 62

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 28 7 5 26,25 % 66

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız aACDeEDECcA e ACEDD ABCCDEbeE DbBADC CEB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 4 1 1 3,75 % 63

TYT Fen 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEE BAa ECDeEdBcCA A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 0 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 0 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 1 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

261,049 77,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
LÜTFİYE PAŞA 120 47 30 43 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(966.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 74 408 408 408 966 % 77,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 12 2 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız dAdDDaeE  dBACCBdAEBCEeAdDEBBEDDEaCCacBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 4 0 0,00 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADbdeedAdbE E BCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız     EBc          E   A         c        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 4 1 1,00 % 14

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 6 9 5 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız baBE bdE  c EdD bbaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

289,494 60,94
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MEHMET ARDA EREN 120 51 6 63 49 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(755.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 65 332 332 332 755 % 60,94

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 2 12 25,50 % 64

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBC AcdBACCBBAEB          DDEDCCEDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA edAcDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEe EA            A E                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 2 0 33

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

290,789 60,05
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED SENA AKSU 120 53 12 55 50 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(744.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 63 326 326 326 744 % 60,05

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdCDDBe e AaACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADbA e AcDEAECBCaDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 3 21 5,25 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 3 31 5,25 % 13

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız    dEB  b C   dC    BA                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 2 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

284,817 63,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUHAMMED TAŞ 120 56 34 30 47 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(790.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 67 343 343 343 790 % 63,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACcaDCBEadBbCAcCABbBCDEADbEeBEDa  EDCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız cBCDd  DdAccbbABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 7 14 7,25 % 24

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 7 23 8,25 % 21

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BdbDBEDcbAc d           DEE a        C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 3 1 1,25 % 21

TYT Fen 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız ddE BA*AEeecEd bCAbe

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 2 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 1 0

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

297,830 55,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MÜNEVVER ASLAN 120 55 11 54 52 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(684.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 60 298 298 298 684 % 55,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 7 0 31,25 % 78

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCEdEABACCBcAEBCEeAbDEBBEDDEeaCdDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BeDC      cEAECBCcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 1 20 8,75 % 29

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 9 1 30 8,75 % 22

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  D B BD e C A B DE                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız         A     D     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 2 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

417,454 5,81
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA ARDA EKEN 120 96 15 9 92 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(72.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 49 49 49 72 % 5,81

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 3 1 35,25 % 88

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEAB CABCABbBCDEADCEBebDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAdb cAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 4 3 22,00 % 73

Geometri 10 6 0 4 6,00 % 60

TYT Matematik 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACaeEDECAABCdACEDD ABCCDbEA  DABADC    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEEDBAaAdCacEdBDCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 5 0 100

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

329,627 34,54
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA KÖSE 120 70 29 21 62 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(428.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 198 198 198 428 % 34,54

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız AbAaDCBEE BACABCABEBdDaADCEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız eBCDAd  eAccCEABB dD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 10 6 11,50 % 38

Geometri 10 2 0 8 2,00 % 20

TYT Matematik 40 16 10 14 13,50 % 34

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA aBEDEC AB cdCE c AabC dEdac  B D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 5 1 -0,25 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BbEa bDcEe ede DCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 0 2 0

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 4 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

410,212 6,86
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
MUSTAFA SALİH AKÇİN 120 95 19 6 90 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(85.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 56 56 56 85 % 6,86

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBCEbaAaACCBBAEBCEDACDEaBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 4 0 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAbebABDEAECBCBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 4 0 25,00 % 83

Geometri 10 8 1 1 7,75 % 78

TYT Matematik 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CcABEBDEABCAAdBCDEDEBACEEDbbDEbBAACBDCB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 1 2 4 0,50 % 7

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEDAB  Cd  db bedA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 2 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

171,926 98,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NAGİHAN ERTEM 120 14 19 87 9 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1222.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 83 490 490 490 1222 % 98,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 8 6 26 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız ccCDD     dB  CBc EBac                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 5 11 2,75 % 14

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCd  ddc    b          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız de beA a     dD b  b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 1 1 33

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 0 0 0

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 2 0

Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 0 0 0

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 0 0 0

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

430,482 4,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR ALTUNTAŞ 120 100 13 7 96 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(53.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 39 39 39 53 % 4,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 3 2 34,25 % 86

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdCDDBCEA ABACCdBAEaCEDACDEBBEDDEDCCEDB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA edABDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 9 0 1 9,00 % 90

TYT Matematik 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız bDABEBDdABCAACBCDEcEBAeEED ADEDBAAC DCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 4 2 1 3,50 % 50

Biyoloji 6 6 0 0 6,00 % 100

TYT Fen 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız d BEDAdEAC cEdDBCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

310,857 45,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
NUR EFŞAN İKAN 120 61 18 41 56 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 250 250 250 564 % 45,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 4 2 33,00 % 83

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız dCADDaBE  BACABCABEBCaEADbEBBEDDEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız A CDA ebBdEDCEAB   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B  eBEDEC  d  A E                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 3 3 1 2,25 % 32

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 9 4 4,75 % 24

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız  bde AaAEe cEb DdAdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

343,840 27,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
OZAN KUZEY MOL 120 70 11 39 67 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 161 161 161 338 % 27,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 5 4 29,75 % 74

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADD B   BbCABCABEaCDbADdEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 0 6 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA     EDCEAB CED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 12 2 16 11,50 % 38

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 13 3 24 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BAC BED Ce Bb   E D A    E      Bd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 5 1 1 4,75 % 68

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız cdEDBA AECD dC D A A

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

364,085 18,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
POYRAZ FAZLILAR 120 80 22 18 74 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(232.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 123 123 123 232 % 18,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 6 3 29,50 % 74

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB EABeCABCABEaCD ADdEBB cebDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA e  dcDCEABcCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 5 1 4 4,75 % 48

TYT Matematik 40 27 4 9 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECAA aBA EDb ABC DEEA eD cAD   EB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 2 5 0 0,75 % 11

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız aEEDBAaAdCaebd   AaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 1 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

395,873 9,44
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
RABİA FİDAN 120 91 22 7 85 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(117.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 74 74 74 117 % 9,44

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 38 2 0 37,50 % 94

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEcABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDdCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCeAde cAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 7 1 20,25 % 68

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 30 7 3 28,25 % 71

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız aACDBEDECAAa BdCEDbbABbbDEEAEDDABADC C B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız  bEDeAa ECedcd DeAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 3 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

408,480 7,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SAİD KAYAOĞLU 120 94 19 7 89 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(88.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 59 59 59 88 % 7,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 5 0 33,75 % 84

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACaDBCbAEAcACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCaDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA edABDEAECBCBDb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 26 3 1 25,25 % 84

Geometri 10 3 3 4 2,25 % 23

TYT Matematik 40 29 6 5 27,50 % 69

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDAaEBDEABCAAaBdDEDEBACEEDC DE B d BadB 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 5 1 0 4,75 % 79

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEDABdACe ddeBCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

359,270 20,74
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ŞAMİL ÖZTEN 120 78 21 21 72 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(257.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 134 134 134 257 % 20,74

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 31 7 2 29,25 % 73

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACaDBCd  AdACCBBAEaCEDAdDEBBEDDEbCCEDBc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 4 1 14,00 % 70

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeCADCdA cEAECBCeDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 22 3 5 21,25 % 71

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 22 3 15 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CDABEBDEABCA CBCDEacBACEcD              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız dDBE ABEeC addD bAdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 2 0 100

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 2 1 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

306,956 48,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SARP SÜTUNÇ 120 60 19 41 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 264 264 264 605 % 48,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 3 9 27,25 % 68

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB   aACABCABE Ca  DCEB EDe DEDCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAdb ddd CEABeCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 15 3 22 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA  BEbEC ABdB CE DbA     E E           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 3 2 0,25 % 4

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız dbEe AD E    d  Cedb

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

392,060 10,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SEZGİN MUSTAFA 120 88 17 15 83 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(129.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 78 78 78 129 % 10,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 36 4 0 35,00 % 88

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AAaDDBCEAEABACCBBAEBCEDAdDEBBEDcEDCCEDBd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 18 2 0 17,50 % 88

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAaCaABDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 15 3 12 14,25 % 48

Geometri 10 6 1 3 5,75 % 58

TYT Matematik 40 21 4 15 20,00 % 50

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  D aEBDEABCAAdcCDE  BA        DB A  DCcE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 7 0 0 7,00 % 100

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 3 3 0 2,25 % 38

TYT Fen 20 13 7 0 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEDABcACeDddDaCedA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 2 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

363,301 18,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SİDRE KI ILTUĞ 120 81 28 11 74 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(235.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 125 125 125 235 % 18,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 8 0 30,00 % 75

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACbDcCBEEABACABCAcEBCDdADCEecEDDEDEDaCbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 5 0 13,75 % 69

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAdeDdAEDCEABBCbb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 5 4 19,75 % 66

Geometri 10 1 2 7 0,50 % 5

TYT Matematik 40 22 7 11 20,25 % 51

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B CDaEDECAA C bCEcD AeCCDaEAED A  ce    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 3 4 0 2,00 % 29

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız dEEDeADeECaeEeaDdACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 2 4 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 1 0 100

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 1 0

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 1 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

383,372 12,51
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SILA DİLBAZ 120 83 8 29 81 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 87 87 87 155 % 12,51

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 37 1 2 36,75 % 92

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCBEEA ACABCABEBCD ADCEBBEDeEDEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA   ddEDCEABB  D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 20 0 10 20,00 % 67

Geometri 10 3 0 7 3,00 % 30

TYT Matematik 40 23 0 17 23,00 % 58

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BA DBED CAABC ACE  EAB CD E     BAD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 2 0 4,50 % 64

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 5 0 1 5,00 % 83

TYT Fen 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız aEEDBAa de   d DCACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 0 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 2 0 100

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 0 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

286,597 62,63
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE DİNÇ 120 52 15 53 48 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(776.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 66 338 338 338 776 % 62,63

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 2 3 34,50 % 86

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDcC A ABACCBBbEBC DACDEBBEDDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 4 6 10 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız   eCbced       B aDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız      B      A  C E    C    cDa   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 2 4 -0,50 % 0

TYT Fen 20 6 5 9 4,75 % 24

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EaBbaABE C    b    e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 0 0 0

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 1 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

307,657 48,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 120 60 18 42 55 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 261 261 261 596 % 48,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 5 2 31,75 % 79

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB cb dCABCABEBCDEADdEBBEDDEDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 1 9 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCe     AE CEAB  E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 2 17 10,50 % 35

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 2 27 10,50 % 26

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız B   BEDE  A    CE b  BeCD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 2 1 3,50 % 50

Kimya 7 1 4 2 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 4 1 0,00 % 0

TYT Fen 20 6 10 4 3,50 % 18

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BbEc ADddC  dd badbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 2 2 40

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

345,713 26,15
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ÇOBAN 120 75 27 18 68 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(324.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 156 156 156 324 % 26,15

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 30 9 1 27,75 % 69

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCaccbabCAdCABEBCDEADbEBBEDDEbEDCC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 6 1 11,50 % 58

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABbe decBAEDCEABBCEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 23 2 5 22,50 % 75

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 23 2 15 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEbECAABdBACEDDEABCCD               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 4 0 2,00 % 29

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 9 10 1 6,50 % 33

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız abEcBAaAEbcc dBbCAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 1 0 100

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 0 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

421,144 5,33
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
SÜLEYMAN ERMEZ 120 98 17 5 93 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(66.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 46 46 46 66 % 5,33

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 5 1 32,75 % 82

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız bACbDBCEcEABACCBBAEBC DACDEBBEDDEDCCaDcA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 19 1 0 18,75 % 94

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCAaCEABDEAECBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 25 4 1 24,00 % 80

Geometri 10 8 0 2 8,00 % 80

TYT Matematik 40 33 4 3 32,00 % 80

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız CaABEBDEABCAAaB DEDcBACEEDCcDE BAAC DCBE

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 6 1 0 5,75 % 82

Kimya 7 2 4 1 1,00 % 14

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 12 7 1 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız EDBEaABEcC addDBbAaA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 1 1 50

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 0 75

Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 3 0 100

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 1 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 4 1 80

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

367,286 17,19
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
TALHA GÜRCAN 120 81 21 18 75 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(213.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 116 116 116 213 % 17,19

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 33 3 4 32,25 % 81

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDaB  A ACABCABEaCDEADCEBBEDD bEDCCAB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 3 1 15,25 % 76

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDAde cAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 21 6 3 19,50 % 65

Geometri 10 4 1 5 3,75 % 38

TYT Matematik 40 25 7 8 23,25 % 58

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACeeEDECAAddcA E DEABCbDEE EDDAc D  C  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 3 1 2,25 % 32

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 7 8 5 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız ebE aAD Ee  dd bCAbA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 0 0 0

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 1 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 2 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 3 1 60

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 1 0 100

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

217,618 93,22
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
UĞUR BATUHAN KATIL 120 30 20 70 25 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1155.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 82 476 476 476 1155 % 93,22

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 9 8 20,75 % 52

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACcDDCc   aAdA CABEB aEba EBBEDDEcE eC B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 0 15 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız  BC          E B   D     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 8 20 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 8 30 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız  d  B a a     daE a   bb                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız   d          d     b

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 0 50

Paragrafın Yorumlanması 6 2 3 33

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 2 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 1 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 3 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

284,611 64,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ULAŞ BARIŞ EREN 120 52 17 51 47 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(793.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 68 345 345 345 793 % 64,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 5 6 27,75 % 69

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDeCb    A  BBAEBCEDACDEBBEDDEbCbEDBe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADC  C A DEAECB BDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 5 30 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız Ca B B c e    B   b    E    e           

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 3 3 0,25 % 4

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 7 10 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız  e d   bA   cde  dCA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 0 0 0

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 0 0 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 0 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

263,096 76,35
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
VOLKAN TOPALLAR 120 47 27 46 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(946.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 72 398 398 398 946 % 76,35

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 7 7 24,25 % 61

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADDCB  ABACABCAc Bde ADbE BED EDdeCd B

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABC Ade cAE    B CbD     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 9 15 3,75 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 9 24 4,75 % 12

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız Bd DB Db bde  A E  a  d     ae  B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 0 4 2 -1,00 % 0

TYT Fen 20 5 7 8 3,25 % 16

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız abE  bD EC   C e ebd

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 0 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 0 3 0

Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 3 2 50

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 0 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 0 1 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 1 0

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 1 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 0 1 0

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 1 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

277,805 68,77
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YALÇIN YILMAZ 120 50 19 51 45 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(852.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 69 363 363 363 852 % 68,77

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 4 7 28,00 % 70

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AdCDDBC     ACCdBAEBCEeACDEB E DEDCdEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BAeC  dE d EAECBCcDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 6 30 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  c  c   A C      E    d    ceaD         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 1 2 3,75 % 54

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 5 5 10 3,75 % 19

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız Ee E ABc     d db C 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 0 0

Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 3 1 75

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 0 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 1 0 100

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 1 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 0 33

Köklü ifadeler 1 0 1 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 0 0 0

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 0 0



AROMAT TYT 1

320,827 39,47
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YASİN YAŞAR 120 65 21 34 59 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(489.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 222 222 222 489 % 39,47

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 34 6 0 32,50 % 81

Cevap Anahtarı A AACDDBCEAEABACCBBAEBCEDACDEBBEDDEDCCEDBA

Cevaplarınız AACDDBdEbdABACCBBAdBCEDACDEcBEaDEDCCEDBA

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A BADCADCEABDEAECBCBDECDCDE

Cevaplarınız BADCA   ddcEAcCBCBDE     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 6 15 7,50 % 25

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 10 6 24 8,50 % 21

Cevap Anahtarı A CDABEBDEABCAACBCDEDEBACEEDCADEDBAACBDCBE

Cevaplarınız  D aEBDEAe  e    Eb cA E     a   A      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 1 3 2,75 % 39

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 3 2 1 2,50 % 42

TYT Fen 20 8 5 7 6,75 % 34

Cevap Anahtarı A EDBEDABEACBDECDBCACA

Cevaplarınız  eB DA EAe  d b bACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0

Tamlamalar - Karma 1 0 1 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 1 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 2 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 1 0 100

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 0 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 1 0 100

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 1 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

226,781 90,64
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
YUNUS AYDINLIK 120 36 32 52 28 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(1123.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 80 465 465 465 1123 % 90,64

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACcDDCB   BcCAaCccbeCebADCEBBbDDEDEDdabc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 5 0 -1,25 % 0

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 9 1 7,75 % 39

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCedcebcdEDCEcBBC a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 0 3 4 -0,75 % 0

Biyoloji 6 2 2 2 1,50 % 25

TYT Fen 20 3 9 8 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız e cadA  c  c d  CbeA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 0 3 0

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 0 1 0

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 1 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 2 2 50

Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 5 1 83

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 0 1 0

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 1 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 1 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 1 0 50

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 0 0 0

Üslü ifadeler 2 0 0 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 0 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 0 0 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 0 0 0

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

Kesir Problemleri 1 0 0 0

Kombinasyon 1 0 0 0

Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

Akışkanların Basıncı 1 0 0 0

Su Dalgaları 1 0 0 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 0 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 0 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 0 0 0

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100

Bitkiler 1 0 1 0



AROMAT TYT 1

329,038 34,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZAFER KARAAĞAÇ 120 66 14 40 62 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(431.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 200 200 200 431 % 34,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 32 3 5 31,25 % 78

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACADeCB   BA ABCABEBCDEADdEBBED EDEDCCcB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 15 0 5 15,00 % 75

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABCDA     EDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 9 3 18 8,25 % 28

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 10 4 26 9,00 % 23

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız c   BE  CAAe d  E   A  CD         D  d  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 4 3 0 3,25 % 46

Kimya 7 2 3 2 1,25 % 18

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 9 7 4 7,25 % 36

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEdaBAaAEe  ddB  AdA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 3 0 100

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0

Tamlamalar - Karma 1 0 0 0

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 4 1 67

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 0 0

Dış Kuvvetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 0 0 0

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 1 1 33

Köklü ifadeler 1 0 0 0

Ondalık Sayılar 2 1 0 50

Üslü ifadeler 2 0 1 0

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0

Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0

Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 0 0 0

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 0 1 0

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 0 0 0

Sayı Problemleri 5 1 0 20

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 0 1 0

Newton'un Hareket Yasaları 1 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 1 0 100

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 0 1 0

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 0 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0

Asitler ve Bazlar 1 0 1 0

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 0 0 0

Kan Grupları 1 1 0 100

Mantarlar 1 0 1 0

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0

Bitkiler 1 1 0 100



AROMAT TYT 1

371,190 15,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 MS  -  0
ZEYNEP ERBAY 120 80 14 26 76 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(197.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 108 108 108 197 % 15,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 83 494 494 494 1239

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 35 4 1 34,00 % 85

Cevap Anahtarı B ACADDCBEEABACABCABEBCDEADCEBBEDDEDEDCCAB

Cevaplarınız ACcDDCBEEABAbABCABEBCDEADCEB EDDEDEDCCca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 5 0 0 5,00 % 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 17 2 1 16,50 % 83

Cevap Anahtarı B ABCDAECDBAEDCEABBCEDDDCCE

Cevaplarınız ABbDA CbBAEDCEABBCED     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 3 13 13,25 % 44

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 14 3 23 13,25 % 33

Cevap Anahtarı B BACDBEDECAABCBACEDDEABCCDEEAEDDABADCBCEB

Cevaplarınız BACDBEDECc e BA ED  A e                 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 5 1 1 4,75 % 68

Kimya 7 5 2 0 4,50 % 64

Biyoloji 6 4 2 0 3,50 % 58

TYT Fen 20 14 5 1 12,75 % 64

Cevap Anahtarı B BEEDBADAECDBECBDCACA

Cevaplarınız BEED AaAECDeEdaDdACA

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 3 2 1 67

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50

Sözcükte Anlam 2 2 0 100

Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100

İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100

Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100

Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100

Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100

Tamlamalar - Karma 1 1 0 100

Sayıların Yazılışı 1 1 0 100

Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100

Noktalama İşaretleri - Karma 1 1 0 100

Virgül 1 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100

Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100

Paragrafa Özgü Soru Kökü 4 4 0 100

Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100

Paragrafta Yardımcı Düşünceler 6 6 0 100

Diyaloğun Yorumlanması 1 1 0 100

Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İnsanlığın Hafızası Tarih 1 1 0 100

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri (1774-1914) 1 1 0 100

Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 1 0

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel Esaslar 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

Atmosfer, Hava Durumu ve İklim 1 0 1 0

Dış Kuvvetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Basınç 1 0 0 0

Ekonomik Faaliyetler 1 1 0 100

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Siyaset Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

Din ve İslam 1 1 0 100

İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar 1 1 0 100

Ahlaki Tutum ve Davranışlar 2 2 0 100

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 2 1 67

Köklü ifadeler 1 1 0 100

Ondalık Sayılar 2 2 0 100

Üslü ifadeler 2 1 0 50

Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100

Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100

Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100

Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100

Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0

Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0

Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme 1 1 0 100

Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 2 1 0 50

Sayı Basamakları 1 0 0 0

Çarpanlara Ayırma 1 1 0 100

Sayı Problemleri 5 0 1 0

Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0

Hareket Problemleri 1 1 0 100

Grafik Problemleri 1 0 0 0

Yaş Problemleri 1 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer Disiplinlerle İlişkisi 1 1 0 100

Newton'un Hareket Yasaları 1 1 0 100

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

Akışkanların Basıncı 1 1 0 100

Su Dalgaları 1 0 1 0

Işığın Kırılması 1 1 0 100

İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100

Maddenin Fiziksel Hâlleri 1 1 0 100

Kimyasal Tepkime Çeşitleri 1 0 1 0

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100

Asitler ve Bazlar 1 1 0 100

Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

Genetik Kavramlar 1 1 0 100

Kan Grupları 1 0 1 0

Mantarlar 1 1 0 100

Eşeysiz Üreme 1 1 0 100

Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0

Bitkiler 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

72

%86,75

3

%3,61

6

%7,23

1

%1,20
 

1

%1,20
 

Doğru (%86,75)

Yanlış (%12,05)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Söz Öbeklerinde Anlam A

73

%87,95
 

2

%2,41

7

%8,43

1

%1,20
  

Doğru (%87,95)

Yanlış (%12,05)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Sözcükte Anlam C

3

%3,61

1

%1,20

70

%84,34

1

%1,20

3

%3,61

5

%6,02
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%9,64)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-4 Sözcükte Anlam D

4

%4,82

5

%6,02
 

71

%85,54
 

3

%3,61
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%10,84)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5 Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri D

1

%1,20

4

%4,82

1

%1,20

74

%89,16

1

%1,20

2

%2,41
 

Doğru (%89,16)

Yanlış (%8,43)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-7 İki Cümleyi Karşılaştırma B

5

%6,02

73

%87,95

2

%2,41
 

1

%1,20

2

%2,41
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%9,64)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C

5

%6,02
 

67

%80,72

4

%4,82

4

%4,82

3

%3,61
 

Doğru (%80,72)

Yanlış (%15,66)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Ses Bilgisi - Karma E  

4

%4,82

3

%3,61

1

%1,20

44

%53,01

31

%37,35
 

Doğru (%53,01)

Yanlış (%9,64)

Boş (%37,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Ekler ve Ek Çeşitleri A

32

%38,55

7

%8,43

3

%3,61

5

%6,02

5

%6,02

31

%37,35
 

Doğru (%38,55)

Yanlış (%24,10)

Boş (%37,35)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Tamlamalar - Karma E

4

%4,82
 

4

%4,82

5

%6,02

35

%42,17

35

%42,17
 

Doğru (%42,17)

Yanlış (%15,66)

Boş (%42,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Sayıların Yazılışı A

51

%61,45

7

%8,43

3

%3,61

8

%9,64

5

%6,02

9

%10,84
 

Doğru (%61,45)

Yanlış (%27,71)

Boş (%10,84)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Yazım Kuralları - Karma B

9

%10,84

53

%63,86

5

%6,02

6

%7,23

1

%1,20

9

%10,84
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%25,30)

Boş (%10,84)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Noktalama İşaretleri - Karma A

79

%95,18
    

4

%4,82
 

Doğru (%95,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 Virgül C  

1

%1,20

75

%90,36

1

%1,20
 

6

%7,23
 

Doğru (%90,36)

Yanlış (%2,41)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI C  

3

%3,61

74

%89,16

1

%1,20
 

5

%6,02
 

Doğru (%89,16)

Yanlış (%4,82)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Paragrafı İkiye Ayırma B

1

%1,20

68

%81,93

2

%2,41

8

%9,64

2

%2,41

2

%2,41
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%15,66)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle B  

70

%84,34

10

%12,05

2

%2,41
 

1

%1,20
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%14,46)

Boş (%1,20)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

73

%87,95

2

%2,41

2

%2,41

2

%2,41

1

%1,20

3

%3,61
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%8,43)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama E

1

%1,20

6

%7,23
 

3

%3,61

71

%85,54

2

%2,41
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%12,05)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme B

8

%9,64

70

%84,34
 

1

%1,20

2

%2,41

2

%2,41
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%13,25)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21 Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%1,20

1

%1,20

70

%84,34

5

%6,02
 

6

%7,23
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%8,43)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-23 Paragrafa Özgü Soru Kökü E

1

%1,20

4

%4,82

5

%6,02

3

%3,61

47

%56,63

23

%27,71
 

Doğru (%56,63)

Yanlış (%15,66)

Boş (%27,71)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafın Yorumlanması D

9

%10,84

2

%2,41

1

%1,20

53

%63,86

12

%14,46

6

%7,23
 

Doğru (%63,86)

Yanlış (%28,92)

Boş (%7,23)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) A

77

%92,77

1

%1,20
   

5

%6,02
 

Doğru (%92,77)

Yanlış (%1,20)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

1

%1,20

9

%10,84

43

%51,81

19

%22,89
 

11

%13,25
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%34,94)

Boş (%13,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

1

%1,20
  

78

%93,98
 

4

%4,82
 

Doğru (%93,98)

Yanlış (%1,20)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-27 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E   

1

%1,20
 

79

%95,18

3

%3,61
 

Doğru (%95,18)

Yanlış (%1,20)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafın Yorumlanması B

2

%2,41

56

%67,47

9

%10,84

3

%3,61

3

%3,61

10

%12,05
 

Doğru (%67,47)

Yanlış (%20,48)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafın Yorumlanması B

1

%1,20

73

%87,95
  

3

%3,61

6

%7,23
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%4,82)

Boş (%7,23)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

1

%1,20

6

%7,23
  

68

%81,93

8

%9,64
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%8,43)

Boş (%9,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Paragrafta Yardımcı Düşünceler D

4

%4,82

1

%1,20

1

%1,20

59

%71,08

8

%9,64

10

%12,05
 

Doğru (%71,08)

Yanlış (%16,87)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme D  

3

%3,61

4

%4,82

71

%85,54
 

5

%6,02
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%8,43)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Diyaloğun Yorumlanması E

1

%1,20

1

%1,20
 

2

%2,41

69

%83,13

10

%12,05
 

Doğru (%83,13)

Yanlış (%4,82)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Paragrafın Yorumlanması D

1

%1,20

9

%10,84

3

%3,61

65

%78,31

2

%2,41

3

%3,61
 

Doğru (%78,31)

Yanlış (%18,07)

Boş (%3,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması C

3

%3,61

3

%3,61

65

%78,31

3

%3,61

4

%4,82

5

%6,02
 

Doğru (%78,31)

Yanlış (%15,66)

Boş (%6,02)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü C

1

%1,20

2

%2,41

68

%81,93

6

%7,23

2

%2,41

4

%4,82
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%13,25)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

8

%9,64
  

3

%3,61

68

%81,93

4

%4,82
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%13,25)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafa Özgü Soru Kökü D

1

%1,20
 

3

%3,61

73

%87,95

1

%1,20

5

%6,02
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%6,02)

Boş (%6,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2] Söz
Öbeklerinde Anlam B

3

%3,61

73

%87,95

3

%3,61
  

4

%4,82
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%7,23)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

[1] Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular [2]
Paragrafın Yorumlanması A

43

%51,81

5

%6,02

16

%19,28

2

%2,41

2

%2,41

15

%18,07
 

Doğru (%51,81)

Yanlış (%30,12)

Boş (%18,07)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 İnsanlığın Hafızası Tarih B  

79

%95,18
   

4

%4,82
 

Doğru (%95,18)

Yanlış (%0,00)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve
Toplum Yapısı A

70

%84,34
 

3

%3,61
 

6

%7,23

4

%4,82
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%10,84)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

XVIII-XX. Yüzyıl Siyasi Gelişmeleri
(1774-1914) D  

1

%1,20

1

%1,20

59

%71,08

18

%21,69

4

%4,82
 

Doğru (%71,08)

Yanlış (%24,10)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3 Millî Mücadele'de Cepheler C  

6

%7,23

71

%85,54
 

4

%4,82

2

%2,41
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%12,05)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5

Atatürk İlke ve İnkılaplarını Oluşturan Temel
Esaslar A

61

%73,49

2

%2,41
 

10

%12,05
 

10

%12,05
 

Doğru (%73,49)

Yanlış (%14,46)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Atmosfer, Hava Durumu ve İklim D

3

%3,61

11

%13,25

7

%8,43

10

%12,05

6

%7,23

46

%55,42
 

Doğru (%12,05)

Yanlış (%32,53)

Boş (%55,42)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Dış Kuvvetler C  

4

%4,82

9

%10,84

1

%1,20

36

%43,37

33

%39,76
 

Doğru (%10,84)

Yanlış (%49,40)

Boş (%39,76)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 İklim Elemanları / Basınç E

1

%1,20

2

%2,41

1

%1,20

31

%37,35

3

%3,61

45

%54,22
 

Doğru (%3,61)

Yanlış (%42,17)

Boş (%54,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Ekonomik Faaliyetler A

50

%60,24
 

2

%2,41

15

%18,07

3

%3,61

13

%15,66
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%24,10)

Boş (%15,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 İklim Elemanları / Yağış B

1

%1,20

22

%26,51

17

%20,48

15

%18,07

2

%2,41

26

%31,33
 

Doğru (%26,51)

Yanlış (%42,17)

Boş (%31,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefenin Anlamı D

3

%3,61

2

%2,41

12

%14,46

54

%65,06
 

12

%14,46
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%20,48)

Boş (%14,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Felsefenin Ortaya Çıkışı E

1

%1,20
 

8

%9,64

1

%1,20

66

%79,52

7

%8,43
 

Doğru (%79,52)

Yanlış (%12,05)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Ahlak Felsefesi A

68

%81,93

1

%1,20

2

%2,41

1

%1,20

1

%1,20

10

%12,05
 

Doğru (%81,93)

Yanlış (%6,02)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E

1

%1,20

1

%1,20

1

%1,20
 

73

%87,95

7

%8,43
 

Doğru (%87,95)

Yanlış (%3,61)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-13 Siyaset Felsefesi C  

4

%4,82

70

%84,34

2

%2,41
 

7

%8,43
 

Doğru (%84,34)

Yanlış (%7,23)

Boş (%8,43)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Din ve İslam B  

79

%95,18
  

2

%2,41

2

%2,41
 

Doğru (%95,18)

Yanlış (%2,41)

Boş (%2,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar C

1

%1,20
 

54

%65,06

1

%1,20
 

27

%32,53
 

Doğru (%65,06)

Yanlış (%2,41)

Boş (%32,53)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Ahlaki Tutum ve Davranışlar B

9

%10,84

50

%60,24

6

%7,23

1

%1,20

7

%8,43

10

%12,05
 

Doğru (%60,24)

Yanlış (%27,71)

Boş (%12,05)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Kur'an'a Göre Hz. Muhammed D

5

%6,02

3

%3,61
 

71

%85,54
 

4

%4,82
 

Doğru (%85,54)

Yanlış (%9,64)

Boş (%4,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Ahlaki Tutum ve Davranışlar E

4

%4,82

8

%9,64
 

3

%3,61

58

%69,88

10

%12,05
 

Doğru (%69,88)

Yanlış (%18,07)

Boş (%12,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Bilgi Felsefesi C      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Varlık Felsefesi D      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Bilgi Felsefesi C      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-21

18. Yüzyıl - 19. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri D      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ E      

83

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri C  

5

%6,25

40

%50,00
  

35

%43,75
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%43,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Köklü ifadeler D

6

%7,50
 

2

%2,50

44

%55,00

3

%3,75

25

%31,25
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%13,75)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-2 Ondalık Sayılar A

49

%61,25
  

5

%6,25

1

%1,25

25

%31,25
 

Doğru (%61,25)

Yanlış (%7,50)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Üslü ifadeler B

7

%8,75

56

%70,00

3

%3,75

1

%1,25
 

13

%16,25
 

Doğru (%70,00)

Yanlış (%13,75)

Boş (%16,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-6 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar E   

1

%1,25
 

71

%88,75

8

%10,00
 

Doğru (%88,75)

Yanlış (%1,25)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler B

1

%1,25

68

%85,00
  

8

%10,00

3

%3,75
 

Doğru (%85,00)

Yanlış (%11,25)

Boş (%3,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-7 Faktöriyel Kavramı D

1

%1,25

6

%7,50

1

%1,25

55

%68,75
 

17

%21,25
 

Doğru (%68,75)

Yanlış (%10,00)

Boş (%21,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 Mutlak Değerli Denklemler E  

3

%3,75

3

%3,75

1

%1,25

47

%58,75

26

%32,50
 

Doğru (%58,75)

Yanlış (%8,75)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-11 Tek ve Çift Sayılar A

63

%78,75

1

%1,25

2

%2,50

1

%1,25

1

%1,25

12

%15,00
 

Doğru (%78,75)

Yanlış (%6,25)

Boş (%15,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12

[1] Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri [2]
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

2

%2,50

36

%45,00

2

%2,50

4

%5,00

9

%11,25

27

%33,75
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%21,25)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-9 Ondalık Sayılar C

1

%1,25

1

%1,25

64

%80,00

1

%1,25
 

13

%16,25
 

Doğru (%80,00)

Yanlış (%3,75)

Boş (%16,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyon Grafikleri A

43

%53,75

1

%1,25

7

%8,75
 

1

%1,25

28

%35,00
 

Doğru (%53,75)

Yanlış (%11,25)

Boş (%35,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-15 Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme A

39

%48,75

4

%5,00

1

%1,25

7

%8,75

2

%2,50

27

%33,75
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%17,50)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

[1] Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri [2]
Üslü ifadeler C

4

%5,00

8

%10,00

21

%26,25

8

%10,00

3

%3,75

36

%45,00
 

Doğru (%26,25)

Yanlış (%28,75)

Boş (%45,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri B

1

%1,25

39

%48,75

9

%11,25

7

%8,75
 

24

%30,00
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%21,25)

Boş (%30,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Sayı Basamakları C

1

%1,25

1

%1,25

44

%55,00

1

%1,25
 

33

%41,25
 

Doğru (%55,00)

Yanlış (%3,75)

Boş (%41,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-18 Çarpanlara Ayırma D

2

%2,50
 

4

%5,00

31

%38,75
 

43

%53,75
 

Doğru (%38,75)

Yanlış (%7,50)

Boş (%53,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri E

1

%1,25
  

1

%1,25

70

%87,50

8

%10,00
 

Doğru (%87,50)

Yanlış (%2,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Sayı Problemleri D

4

%5,00

10

%12,50

5

%6,25

35

%43,75

3

%3,75

23

%28,75
 

Doğru (%43,75)

Yanlış (%27,50)

Boş (%28,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20 Yüzde, Kar-Zarar Problemleri E

2

%2,50

2

%2,50

4

%5,00

2

%2,50

29

%36,25

41

%51,25
 

Doğru (%36,25)

Yanlış (%12,50)

Boş (%51,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-22 Sayı Problemleri B

2

%2,50

45

%56,25

1

%1,25
 

5

%6,25

27

%33,75
 

Doğru (%56,25)

Yanlış (%10,00)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Hareket Problemleri A

59

%73,75
   

1

%1,25

20

%25,00
 

Doğru (%73,75)

Yanlış (%1,25)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23 Sayı Problemleri C  

3

%3,75

41

%51,25

8

%10,00

6

%7,50

22

%27,50
 

Doğru (%51,25)

Yanlış (%21,25)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-27 Grafik Problemleri E

1

%1,25

2

%2,50
 

2

%2,50

48

%60,00

27

%33,75
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%6,25)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-26 Yaş Problemleri E

1

%1,25

2

%2,50

3

%3,75

2

%2,50

26

%32,50

46

%57,50
 

Doğru (%32,50)

Yanlış (%10,00)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 Kesir Problemleri D

1

%1,25
 

1

%1,25

40

%50,00
 

38

%47,50
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-24 Sayı Problemleri C  

11

%13,75

23

%28,75
 

4

%5,00

42

%52,50
 

Doğru (%28,75)

Yanlış (%18,75)

Boş (%52,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Sayı Problemleri A

19

%23,75

4

%5,00

4

%5,00

2

%2,50

2

%2,50

49

%61,25
 

Doğru (%23,75)

Yanlış (%15,00)

Boş (%61,25)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 Kombinasyon D  

1

%1,25

3

%3,75

21

%26,25

9

%11,25

46

%57,50
 

Doğru (%26,25)

Yanlış (%16,25)

Boş (%57,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 Basit Olayların Olasılıkları E

14

%17,50
   

24

%30,00

42

%52,50
 

Doğru (%30,00)

Yanlış (%17,50)

Boş (%52,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-31 Üçgende Açılar D  

1

%1,25

1

%1,25

29

%36,25
 

49

%61,25
 

Doğru (%36,25)

Yanlış (%2,50)

Boş (%61,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Prizmalar B  

33

%41,25

9

%11,25
  

38

%47,50
 

Doğru (%41,25)

Yanlış (%11,25)

Boş (%47,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 [1] Kare [2] Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi A

18

%22,50

1

%1,25

2

%2,50

1

%1,25
 

58

%72,50
 

Doğru (%22,50)

Yanlış (%5,00)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 İkizkenar Üçgen A

33

%41,25
  

2

%2,50
 

45

%56,25
 

Doğru (%41,25)

Yanlış (%2,50)

Boş (%56,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Yamuk C   

23

%28,75
 

1

%1,25

56

%70,00
 

Doğru (%28,75)

Yanlış (%1,25)

Boş (%70,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-37 Dikdörtgen B

1

%1,25

14

%17,50
   

65

%81,25
 

Doğru (%17,50)

Yanlış (%1,25)

Boş (%81,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Çokgenler D

1

%1,25
 

1

%1,25

36

%45,00
 

42

%52,50
 

Doğru (%45,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%52,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C   

23

%28,75

2

%2,50

1

%1,25

54

%67,50
 

Doğru (%28,75)

Yanlış (%3,75)

Boş (%67,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar B  

20

%25,00

2

%2,50
  

58

%72,50
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%2,50)

Boş (%72,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 Prizmalar E     

17

%21,25

63

%78,75
 

Doğru (%21,25)

Yanlış (%0,00)

Boş (%78,75)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3

Fizik Bilimi, Alt Alanları ve Fiziğin Diğer
Disiplinlerle İlişkisi E  

2

%2,50

3

%3,75

14

%17,50

57

%71,25

4

%5,00
 

Doğru (%71,25)

Yanlış (%23,75)

Boş (%5,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Newton'un Hareket Yasaları D

10

%12,50

4

%5,00

5

%6,25

33

%41,25

14

%17,50

14

%17,50
 

Doğru (%41,25)

Yanlış (%41,25)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 ISI VE SICAKLIK B

11

%13,75

42

%52,50

4

%5,00

5

%6,25

2

%2,50

16

%20,00
 

Doğru (%52,50)

Yanlış (%27,50)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Akışkanların Basıncı E  

18

%22,50

4

%5,00

3

%3,75

41

%51,25

14

%17,50
 

Doğru (%51,25)

Yanlış (%31,25)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Su Dalgaları D

36

%45,00
  

27

%33,75

1

%1,25

15

%18,75

1

%1,25

Doğru (%33,75)

Yanlış (%47,50)

Boş (%18,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Işığın Kırılması A

66

%82,50

6

%7,50
   

8

%10,00
 

Doğru (%82,50)

Yanlış (%7,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 İletken ve Yalıtkanlardaki Yük Dağılımı B

5

%6,25

39

%48,75

1

%1,25

4

%5,00

4

%5,00

27

%33,75
 

Doğru (%48,75)

Yanlış (%17,50)

Boş (%33,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve
Güvenliği E

2

%2,50

1

%1,25

3

%3,75

12

%15,00

48

%60,00

14

%17,50
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%22,50)

Boş (%17,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8 KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER A

37

%46,25

2

%2,50

6

%7,50

3

%3,75

6

%7,50

26

%32,50
 

Doğru (%46,25)

Yanlış (%21,25)

Boş (%32,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Maddenin Fiziksel Hâlleri C

2

%2,50

3

%3,75

38

%47,50

1

%1,25

14

%17,50

22

%27,50
 

Doğru (%47,50)

Yanlış (%25,00)

Boş (%27,50)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Kimyasal Tepkime Çeşitleri B

1

%1,25

1

%1,25

8

%10,00

4

%5,00

22

%27,50

44

%55,00
 

Doğru (%1,25)

Yanlış (%43,75)

Boş (%55,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11

Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin
Sınıflandırılması D

14

%17,50

2

%2,50

4

%5,00

10

%12,50

3

%3,75

47

%58,75
 

Doğru (%12,50)

Yanlış (%28,75)

Boş (%58,75)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE AROMAT TYT 1

Okul İlçe İl Genel

494 494 494 1239

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Asitler ve Bazlar E

1

%1,25

3

%3,75

4

%5,00

21

%26,25

20

%25,00

31

%38,75
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%36,25)

Boş (%38,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları C

1

%1,25

9

%11,25

4

%5,00

52

%65,00

3

%3,75

11

%13,75
 

Doğru (%5,00)

Yanlış (%81,25)

Boş (%13,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-16 Genetik Kavramlar D  

14

%17,50

4

%5,00

31

%38,75

6

%7,50

25

%31,25
 

Doğru (%38,75)

Yanlış (%30,00)

Boş (%31,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Kan Grupları B

8

%10,00

19

%23,75
 

2

%2,50
 

51

%63,75
 

Doğru (%23,75)

Yanlış (%12,50)

Boş (%63,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-19 Mantarlar C

3

%3,75

29

%36,25

25

%31,25

7

%8,75

3

%3,75

13

%16,25
 

Doğru (%31,25)

Yanlış (%52,50)

Boş (%16,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Eşeysiz Üreme A

54

%67,50

8

%10,00
 

2

%2,50

8

%10,00

8

%10,00
 

Doğru (%67,50)

Yanlış (%22,50)

Boş (%10,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-17 Hücre Zarından Madde Geçişleri C

10

%12,50
 

32

%40,00

13

%16,25

2

%2,50

23

%28,75
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%31,25)

Boş (%28,75)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 Bitkiler A

61

%76,25

4

%5,00
 

3

%3,75

4

%5,00

8

%10,00
 

Doğru (%76,25)

Yanlış (%13,75)

Boş (%10,00)
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