
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,2 8,5 25,05 10,2 5,2 8,89 18,6 4,1 17,66 6,5 4,4 5,36 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 95,6 37,1 86,35 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 26,6 8,9 24,25 9,7 5,3 8,41 16,7 4,1 15,75 5,5 4,5 4,47 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 90,7 38,5 81,24 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

1 0 DAMLA KİŞİN  MS 38 2 37,50 13 6 11,50 30 5 28,75 17 3 16,25 32 1 31,75 23 13 19,75 153 30 145,50 219,768 75 228 374,115 11 42 278,033 31 105

2 0 ARDA EKEN  MS 32 7 30,25 13 5 11,75 31 2 30,50 17 3 16,25 30 4 29,00 23 7 21,25 146 28 139,00 213,935 92 289 362,613 16 56 273,380 33 118

3 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 20 13 16,75 15 5 13,75 24 9 21,75 14 6 12,50 31 1 30,75 36 2 35,50 140 36 131,00 186,253 156 488 358,328 19 64 246,128 68 251

4 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 33 4 32,00 11 6 9,50 26 9 23,75 9 8 7,00 34 4 33,00 27 6 25,50 140 37 130,75 194,285 134 430 350,280 23 72 261,410 46 168

5 0 İCLAL SEVER  MS 32 7 30,25 10 7 8,25 30 3 29,25 13 4 12,00 31 4 30,00 20 9 17,75 136 34 127,50 203,273 114 362 334,908 29 107 261,663 45 167

6 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 31 7 29,25 14 5 12,75 32 1 31,75 9 4 8,00 24 3 23,25 25 12 22,00 135 32 127,00 205,643 108 345 331,558 32 116 248,128 64 238

7 0 IŞIL ELMAS  MS 26 11 23,25 10 3 9,25 32 4 31,00 13 6 11,50 28 6 26,50 19 8 17,00 128 38 118,50 198,013 126 398 328,778 33 120 250,653 61 225

8 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 31 3 30,25 31 7 29,25 115 32 107,57 166,144 206 711 328,526 34 121 223,962 113 398

9 0 AYBERK ŞAM  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 32 4 31,00 20 9 17,75 105 35 96,82 166,144 206 711 311,151 41 151 228,827 104 369

10 0 BE *N ŞAHİN  MS 27 9 24,75 10 4 9,00 28 6 26,50 8 7 6,25 29 6 27,50 17 10 14,50 119 42 108,50 187,855 154 477 308,763 42 160 245,715 70 255

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 31 6 29,50 9 5 7,75 31 4 30,00 10 8 8,00 20 10 17,50 22 9 19,75 123 42 112,50 197,960 127 399 300,335 48 181 231,845 94 342

12 0 ARDA KARACA  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 26 3 25,25 21 4 20,00 100 29 93,32 166,144 206 711 297,561 52 190 215,622 138 461

13 0 ZEYNEP ERBAY  MS 32 6 30,50 10 7 8,25 15 5 13,75 14 5 12,75 20 3 19,25 14 7 12,25 105 33 96,75 186,158 157 489 290,625 55 211 225,898 109 391

14 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 31 5 29,75 12 5 10,75 25 4 24,00 7 11 4,25 24 3 23,25 9 15 5,25 108 43 97,25 190,240 144 456 285,103 59 225 240,545 81 280

15 0 AYÇA POLAT  MS 30 8 28,00 9 3 8,25 20 4 19,00 10 4 9,00 27 3 26,25 5 3 4,25 101 25 94,75 185,065 161 500 284,230 62 229 233,105 90 328

16 0 RABİA FİDAN  MS 28 9 25,75 11 7 9,25 28 6 26,50 7 11 4,25 24 9 21,75 13 14 9,50 111 56 97,00 186,900 155 483 283,588 63 230 232,220 92 335

17 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 28 8 26,00 13 4 12,00 21 4 20,00 13 4 12,00 14 4 13,00 15 8 13,00 104 32 96,00 191,980 138 442 271,955 74 265 220,790 119 417

18 0 CANSU EREN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 5 2 4,50 19 3 18,25 14 3 13,25 91 30 84,07 179,909 178 540 261,261 79 289 219,457 123 427

19 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 24 10 21,50 12 5 10,75 24 6 22,50 9 7 7,25 20 11 17,25 8 5 6,75 97 44 86,00 182,718 167 512 259,940 81 295 212,598 145 482

20 0 SILA DİLBAZ  MS 30 5 28,75 10 2 9,50 24 0 24,00 4 4 3,00 6 1 5,75 1 0 1,00 17 1 16,75 6 4 5,00 98 17 93,75 206,338 106 338 258,943 82 297 236,235 86 310

21 0 SİDRE KI *LTUĞ  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 20 7 18,25 14 15 10,25 87 44 76,57 166,144 206 711 257,426 85 304 197,552 179 598

22 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 22 7 20,25 14 11 11,25 89 40 79,57 166,144 206 711 256,001 88 312 211,452 147 488

23 0 HATİCE ATASOY  MS 29 8 27,00 11 4 10,00 17 4 16,00 11 5 9,75 15 2 14,50 11 11 8,25 94 34 85,50 183,353 165 507 254,745 92 318 209,093 152 513

24 0 TALHA GÜRCAN  MS 26 11 23,25 13 4 12,00 26 5 24,75 11 7 9,25 12 1 11,75 10 2 9,50 98 30 90,50 191,205 141 449 251,883 93 328 218,595 126 436

25 0 BİLGE TAŞKIN  MS 30 8 28,00 12 6 10,50 17 6 15,50 6 10 3,50 16 4 15,00 10 11 7,25 91 45 79,75 177,045 186 641 248,745 99 340 207,440 158 528

26 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 26 9 23,75 11 6 9,50 17 4 16,00 9 7 7,25 16 5 14,75 7 6 5,50 86 37 76,75 176,115 191 648 248,733 100 341 207,860 157 525

27 0 EMİN PALA  MS 31 8 29,00 10 7 8,25 22 4 21,00 8 6 6,50 17 10 14,50 9 10 6,50 97 45 85,75 185,580 159 493 248,380 103 345 206,535 160 533

28 0 CAN BORNEDAY  MS 31 8 29,00 13 5 11,75 19 4 18,00 8 9 5,75 12 2 11,50 8 5 6,75 91 33 82,75 185,278 160 496 246,140 104 354 209,003 153 514

29 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 27 10 24,50 9 8 7,00 18 7 16,25 10 7 8,25 12 7 10,25 10 15 6,25 86 54 72,50 175,498 192 654 235,060 113 412 198,883 175 589

30 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 15 2 14,50 6 9 3,75 74 33 66,32 166,144 206 711 232,886 118 426 202,417 167 557
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,2 8,5 25,05 10,2 5,2 8,89 18,6 4,1 17,66 6,5 4,4 5,36 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 95,6 37,1 86,35 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 26,6 8,9 24,25 9,7 5,3 8,41 16,7 4,1 15,75 5,5 4,5 4,47 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 90,7 38,5 81,24 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

31 0 BEYZANUR AYDIN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 14 3 13,25 11 5 9,75 78 30 71,07 166,144 206 711 232,701 119 427 198,942 174 588

32 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 14 5 12,75 4 2 3,50 71 29 64,32 166,144 206 711 228,101 125 449 186,432 199 659

33 0 MUHAMMED ENES BAKICI  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 23 12 20,00 8 32 0,00 84 66 68,07 166,144 206 711 226,606 128 463 201,027 171 570

34 0 KAAN SEMİH KURT  MS 22 11 19,25 7 2 6,50 21 3 20,25 10 5 8,75 9 6 7,50 6 3 5,25 75 30 67,50 174,290 194 660 223,613 132 483 180,945 214 693

35 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 31 6 29,50 7 5 5,75 12 5 10,75 5 3 4,25 8 8 6,00 7 3 6,25 9 3 8,25 1 0 1,00 80 33 71,75 204,988 111 350 214,045 151 533 206,265 161 535

36 0 EMİRHAN BOZ  MS 23 14 19,50 9 10 6,50 23 7 21,25 3 16 -1,00 12 7 10,25 3 11 0,25 73 65 56,75 164,150 243 753 211,520 158 551 178,110 220 709

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 8 4 7,00 6 9 3,75 67 35 58,82 166,144 206 711 210,206 160 561 176,702 223 715

38 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 23 14 19,50 12 7 10,25 15 0 15,00 4 9 1,75 8 3 7,25 8 5 6,75 70 38 60,50 164,473 242 752 209,345 164 567 170,103 238 754

39 0 MUSTAFA KÖSE  MS 27 11 24,25 9 8 7,00 12 11 9,25 3 12 0,00 9 3 8,25 6 5 4,75 66 50 53,50 157,138 257 786 205,633 177 595 173,648 233 734

40 0 SARP SÜTUNÇ  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 7 5 5,75 7 10 4,50 67 37 58,32 166,144 206 711 205,366 179 598 180,177 216 700

41 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 21 10 18,50 10 3 9,25 10 7 8,25 7 8 5,00 8 2 7,50 8 19 3,25 64 49 51,75 158,065 256 782 201,560 187 621 174,595 230 728

42 0 UĞUR KATIL  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 8 4 7,00 14 9 11,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 82 41 72,32 224,622 65 203 199,721 189 632 191,740 191 629

43 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 29 11 26,25 12 5 10,75 10 2 9,50 0 1 -0,25 8 6 6,50 1 7 -0,75 60 32 52,00 163,820 245 756 197,028 196 653 175,000 228 723

44 0 MUHAMMED TAŞ  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 5 10 2,50 6 20 1,00 64 52 51,57 166,144 206 711 193,906 203 676 169,752 239 755

45 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 30 8 28,00 8 5 6,75 7 1 6,75 3 2 2,50 7 5 5,75 2 5 0,75 57 26 50,50 161,105 251 767 193,655 205 679 164,550 252 775

46 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 3 4 2,00 3 3 2,25 59 29 52,32 166,144 206 711 191,776 210 694 162,802 255 781

47 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 31 6 29,50 8 1 7,75 2 1 1,75 6 9 3,75 7 5 5,75 0 6 -1,50 54 28 47,00 159,568 253 775 191,280 214 700 162,963 254 779

48 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 23 14 19,50 2 2 1,50 13 5 11,75 3 12 0,00 12 2 11,50 8 15 4,25 61 50 48,50 148,230 271 819 191,055 216 702 172,770 235 745

49 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 19 7 17,25 2 3 1,25 74 32 66,57 219,012 78 237 188,446 222 717 217,532 132 446

50 0 YASİN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 53 22 48,07 166,144 206 711 185,261 229 730 162,107 256 782

51 0 İKBAL AVKAN  MS 26 9 23,36 9 5 8,01 14 4 13,42 4 4 3,28 3 4 2,00 8 3 7,25 0 5 -1,25 4 12 1,00 68 46 57,07 194,904 133 426 175,001 243 766 165,010 251 771

52 0 ESMA ÇİÇEK  MS 25 12 22,00 7 7 5,25 3 5 1,75 2 6 0,50 6 8 4,00 2 14 -1,50 45 52 32,00 144,275 272 828 172,815 246 778 145,750 272 827

53 0 CEREN TÜL  MS 28 8 26,00 3 5 1,75 7 1 6,75 1 8 -1,00 2 4 1,00 2 8 0,00 43 34 34,50 148,780 270 818 167,595 253 795 146,940 271 825

54 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 9 22 3,50 4 3 3,25 9 4 8,00 4 6 2,50 7 7 5,25 7 9 4,75 40 51 27,25 130,765 279 845 157,010 268 824 135,225 278 841

55 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 16 13 12,75 5 5 3,75 4 7 2,25 1 10 -1,50 3 8 1,00 4 8 2,00 33 51 20,25 130,263 280 847 152,428 276 834 127,773 281 849

56 0 NAGİHAN ERTEM  MS 10 16 6,00 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 0 15 -3,75 16 49 3,75 117,925 282 855 129,250 282 857 115,700 282 853
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 27,2 8,5 25,05 10,2 5,2 8,89 18,6 4,1 17,66 6,5 4,4 5,36 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 95,6 37,1 86,35 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 26,6 8,9 24,25 9,7 5,3 8,41 16,7 4,1 15,75 5,5 4,5 4,47 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 90,7 38,5 81,24 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 33,1 14,9 29,39 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 32,3 15,7 28,36 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

1 0 DAMLA KİŞİN  MS 32 1 31,75 23 13 19,75 55 14 51,50 219,768 2 75 228 374,115 1 11 42 278,033 1 31 105

2 0 ARDA EKEN  MS 30 4 29,00 23 7 21,25 53 11 50,25 213,935 4 92 289 362,613 2 16 56 273,380 2 33 118

3 0 MUSTAFA SEZGİN  MS 31 1 30,75 36 2 35,50 67 3 66,25 186,253 18 156 488 358,328 3 19 64 246,128 7 68 251

4 0 NUR ALTUNTAŞ  MS 34 4 33,00 27 6 25,50 61 10 58,50 194,285 12 134 430 350,280 4 23 72 261,410 4 46 168

5 0 İCLAL SEVER  MS 31 4 30,00 20 9 17,75 51 13 47,75 203,273 8 114 362 334,908 5 29 107 261,663 3 45 167

6 0 SÜLEYMAN ERMEZ  MS 24 3 23,25 25 12 22,00 49 15 45,25 205,643 6 108 345 331,558 6 32 116 248,128 6 64 238

7 0 IŞIL ELMAS  MS 28 6 26,50 19 8 17,00 47 14 43,50 198,013 9 126 398 328,778 7 33 120 250,653 5 61 225

8 0 AYÇİN GÜNEYHAN  MS 31 3 30,25 31 7 29,25 62 10 59,50 166,144 30 206 711 328,526 8 34 121 223,962 16 113 398

9 0 AYBERK ŞAM  MS 32 4 31,00 20 9 17,75 52 13 48,75 166,144 30 206 711 311,151 9 41 151 228,827 14 104 369

10 0 BE *N ŞAHİN  MS 29 6 27,50 17 10 14,50 46 16 42,00 187,855 16 154 477 308,763 10 42 160 245,715 8 70 255

11 0 HAVİN İREM CURKA  MS 20 10 17,50 22 9 19,75 42 19 37,25 197,960 10 127 399 300,335 11 48 181 231,845 13 94 342

12 0 ARDA KARACA  MS 26 3 25,25 21 4 20,00 47 7 45,25 166,144 30 206 711 297,561 12 52 190 215,622 21 138 461

13 0 ZEYNEP ERBAY  MS 20 3 19,25 14 7 12,25 34 10 31,50 186,158 19 157 489 290,625 13 55 211 225,898 15 109 391

14 0 POYRAZ FAZLILAR  MS 24 3 23,25 9 15 5,25 33 18 28,50 190,240 15 144 456 285,103 14 59 225 240,545 9 81 280

15 0 AYÇA POLAT  MS 27 3 26,25 5 3 4,25 32 6 30,50 185,065 22 161 500 284,230 15 62 229 233,105 11 90 328

16 0 RABİA FİDAN  MS 24 9 21,75 13 14 9,50 37 23 31,25 186,900 17 155 483 283,588 16 63 230 232,220 12 92 335

17 0 DİDEM ÖZTEKİN  MS 14 4 13,00 15 8 13,00 29 12 26,00 191,980 13 138 442 271,955 17 74 265 220,790 17 119 417

18 0 CANSU EREN  MS 5 2 4,50 19 3 18,25 14 3 13,25 38 8 36,00 179,909 25 178 540 261,261 18 79 289 219,457 18 123 427

19 0 KAMİL KUMANLIOĞLU  MS 20 11 17,25 8 5 6,75 28 16 24,00 182,718 24 167 512 259,940 19 81 295 212,598 22 145 482

20 0 SILA DİLBAZ  MS 6 1 5,75 1 0 1,00 17 1 16,75 6 4 5,00 30 6 28,50 206,338 5 106 338 258,943 20 82 297 236,235 10 86 310

21 0 SİDRE KI *LTUĞ  MS 20 7 18,25 14 15 10,25 34 22 28,50 166,144 30 206 711 257,426 21 85 304 197,552 34 179 598

22 0 KIVANÇ ALTINTOPU  MS 22 7 20,25 14 11 11,25 36 18 31,50 166,144 30 206 711 256,001 22 88 312 211,452 23 147 488

23 0 HATİCE ATASOY  MS 15 2 14,50 11 11 8,25 26 13 22,75 183,353 23 165 507 254,745 23 92 318 209,093 24 152 513

24 0 TALHA GÜRCAN  MS 12 1 11,75 10 2 9,50 22 3 21,25 191,205 14 141 449 251,883 24 93 328 218,595 19 126 436

25 0 BİLGE TAŞKIN  MS 16 4 15,00 10 11 7,25 26 15 22,25 177,045 26 186 641 248,745 25 99 340 207,440 27 158 528

26 0 ŞAMİL ÖZTEN  MS 16 5 14,75 7 6 5,50 23 11 20,25 176,115 27 191 648 248,733 26 100 341 207,860 26 157 525

27 0 EMİN PALA  MS 17 10 14,50 9 10 6,50 26 20 21,00 185,580 20 159 493 248,380 27 103 345 206,535 28 160 533

28 0 CAN BORNEDAY  MS 12 2 11,50 8 5 6,75 20 7 18,25 185,278 21 160 496 246,140 28 104 354 209,003 25 153 514

29 0 AHMET HAKTAN ÇELİK  MS 12 7 10,25 10 15 6,25 22 22 16,50 175,498 28 192 654 235,060 29 113 412 198,883 33 175 589

30 0 SÜLEYMAN ÇOBAN  MS 15 2 14,50 6 9 3,75 21 11 18,25 166,144 30 206 711 232,886 30 118 426 202,417 30 167 557
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 33,1 14,9 29,39 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 32,3 15,7 28,36 199,870 237,690 216,700

KATILIMLAR

31 0 BEYZANUR AYDIN  MS 14 3 13,25 11 5 9,75 25 8 23,00 166,144 30 206 711 232,701 31 119 427 198,942 32 174 588

32 0 KADİR GÜMÜŞDERE  MS 14 5 12,75 4 2 3,50 18 7 16,25 166,144 30 206 711 228,101 32 125 449 186,432 36 199 659

33 0 MUHAMMED ENES BAKICI  MS 23 12 20,00 8 32 0,00 31 44 20,00 166,144 30 206 711 226,606 33 128 463 201,027 31 171 570

34 0 KAAN SEMİH KURT  MS 9 6 7,50 6 3 5,25 15 9 12,75 174,290 29 194 660 223,613 34 132 483 180,945 37 214 693

35 0 MÜNEVVER ASLAN  MS 8 8 6,00 7 3 6,25 9 3 8,25 1 0 1,00 25 14 21,50 204,988 7 111 350 214,045 35 151 533 206,265 29 161 535

36 0 EMİRHAN BOZ  MS 12 7 10,25 3 11 0,25 15 18 10,50 164,150 45 243 753 211,520 36 158 551 178,110 39 220 709

37 0 OZAN KUZEY MOL  MS 8 4 7,00 6 9 3,75 14 13 10,75 166,144 30 206 711 210,206 37 160 561 176,702 40 223 715

38 0 AHMET FUAT GEDİK  MS 8 3 7,25 8 5 6,75 16 8 14,00 164,473 44 242 752 209,345 38 164 567 170,103 45 238 754

39 0 MUSTAFA KÖSE  MS 9 3 8,25 6 5 4,75 15 8 13,00 157,138 50 257 786 205,633 39 177 595 173,648 43 233 734

40 0 SARP SÜTUNÇ  MS 7 5 5,75 7 10 4,50 14 15 10,25 166,144 30 206 711 205,366 40 179 598 180,177 38 216 700

41 0 ULAŞ BARIŞ EREN  MS 8 2 7,50 8 19 3,25 16 21 10,75 158,065 49 256 782 201,560 41 187 621 174,595 42 230 728

42 0 UĞUR KATIL  MS 8 4 7,00 14 9 11,75 7 5 5,75 0 1 -0,25 29 19 24,25 224,622 1 65 203 199,721 42 189 632 191,740 35 191 629

43 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ  MS 8 6 6,50 1 7 -0,75 9 13 5,75 163,820 46 245 756 197,028 43 196 653 175,000 41 228 723

44 0 MUHAMMED TAŞ  MS 5 10 2,50 6 20 1,00 11 30 3,50 166,144 30 206 711 193,906 44 203 676 169,752 46 239 755

45 0 BÜKRE MİNARECİ  MS 7 5 5,75 2 5 0,75 9 10 6,50 161,105 47 251 767 193,655 45 205 679 164,550 48 252 775

46 0 MUHAMMED SENA AKSU  MS 3 4 2,00 3 3 2,25 6 7 4,25 166,144 30 206 711 191,776 46 210 694 162,802 50 255 781

47 0 NUR EFŞAN İKAN  MS 7 5 5,75 0 6 -1,50 7 11 4,25 159,568 48 253 775 191,280 47 214 700 162,963 49 254 779

48 0 FATMA NUR CİNTAY  MS 12 2 11,50 8 15 4,25 20 17 15,75 148,230 52 271 819 191,055 48 216 702 172,770 44 235 745

49 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  MS 19 7 17,25 2 3 1,25 21 10 18,50 219,012 3 78 237 188,446 49 222 717 217,532 20 132 446

50 0 İKBAL AVKAN  MS 3 4 2,00 8 3 7,25 0 5 -1,25 4 12 1,00 15 24 9,00 194,904 11 133 426 175,001 51 243 766 165,010 47 251 771

51 0 ESMA ÇİÇEK  MS 6 8 4,00 2 14 -1,50 8 22 2,50 144,275 53 272 828 172,815 52 246 778 145,750 53 272 827

52 0 CEREN TÜL  MS 2 4 1,00 2 8 0,00 4 12 1,00 148,780 51 270 818 167,595 53 253 795 146,940 52 271 825

53 0 ARDA ÖZDAĞLI  MS 7 7 5,25 7 9 4,75 14 16 10,00 130,765 54 279 845 157,010 54 268 824 135,225 54 278 841

54 0 VOLKAN TOPALLAR  MS 3 8 1,00 4 8 2,00 7 16 3,00 130,263 55 280 847 152,428 55 276 834 127,773 55 281 849

55 0 NAGİHAN ERTEM  MS 2 4 1,00 0 15 -3,75 2 19 -2,75 117,925 56 282 855 129,250 56 282 857 115,700 56 282 853

                                                2 / 3



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ ÇAP AYT 1 282 814 814 857

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,3 3,8 6,36 2,4 0,9 2,12 14,6 4,1 13,57 8,9 6,2 7,34 33,1 14,9 29,39 202,500 247,080 222,010

Okul Ortalaması 8,1 4,4 7,02 2,4 1,0 2,17 13,5 4,2 12,42 8,3 6,0 6,75 32,3 15,7 28,36 199,870 237,690 216,700
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SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,473 202,500 44 242 715 715 752

SAY 209,345 247,080 38 164 545 545 567

EA 170,103 222,010 45 238 718 718 754

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51

Matematik-1 30 15 0 15,00 50

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 0 15,00 38

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 1 1 0,75 11

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 9 1,75 9

Matematik-2 30 4 2 3,50 12 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 8 3 7,25 18 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 70 38 60,50 22 77,24 81,24 86,34

Matematik   Cd  cB D                A   EB  E C e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri       a  D  A D       cb    bA   E CE Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 175,498 202,500 28 192 621 621 654

SAY 235,060 247,080 29 113 397 397 412

EA 198,883 222,010 33 175 559 559 589

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 18 7 16,25 54

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41

Fizik 7 4 3 3,25 46

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 10 7 8,25 41

Matematik-2 30 11 5 9,75 33 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 2 0,50 5 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 12 7 10,25 26 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 5 9 2,75 20 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 4 1,00 8 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 10 15 6,25 16 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 86 54 72,50 26 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDcBBEdeDEAEbb B              c  e   C 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri eBEcaedEdceAbDe CCc  e c    Ae      Eb D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,935 202,500 4 92 271 271 289

SAY 362,613 247,080 2 16 55 55 56

EA 273,380 222,010 2 33 114 114 118

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 7 1 6,75 68 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 30 4 29,00 73 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 9 3 8,25 59 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 8 2 7,50 58 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 23 7 21,25 53 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 146 28 139,00 50 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDEABEDEAbEDCBCdBe CC  A BCEBDBECC e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri EeeD ECDcD DACDCDCECbEcA   CDA   c CE Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KARACA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 297,561 247,080 12 52 183 183 190

EA 215,622 222,010 21 138 437 437 461

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 0 6,00 60 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 26 3 25,25 63 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 7 2 6,50 46 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 8 1 7,75 60 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 21 4 20,00 50 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 101 29 93,32 33 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBEaADEAEaCBBDC C     bBA BE EC   CC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri CB  DD E  DAdeDDCCECcA D   CAD E    EC e

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 130,765 202,500 54 279 803 803 845

SAY 157,010 247,080 54 268 782 782 824

EA 135,225 222,010 54 278 800 800 841

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 22 3,50 9

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 30 5 6 3,50 12 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 7 7 5,25 13 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 40 51 27,25 10 77,24 81,24 86,34

Matematik D Ce  AedD  bc         C    d EB      e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri cd b        cbb e            A BE AbaEDB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 311,151 247,080 9 41 149 149 151

EA 228,827 222,010 14 104 349 349 369

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 25 4 24,00 80 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 32 4 31,00 78 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 7 3 6,25 45 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 8 3 7,25 56 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 106 35 96,82 35 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBdEADEAEeCcBDCBCCEC DbBACBEDEC  CC 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e dBD E aEDAC DDCCEb AED de AD E c  EedD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,065 202,500 22 161 471 471 500

SAY 284,230 247,080 15 62 221 221 229

EA 233,105 222,010 11 90 312 312 328

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 20 3 19,25 64

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 20 4 19,00 48

Fizik 7 2 2 1,50 21

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 10 4 9,00 45

Matematik-2 30 19 2 18,50 62 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 27 3 26,25 66 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 101 25 94,75 34 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBB aADEAE CBBaCB       BACBEbECB CCC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri       E   e    D     e D    A  c    E   

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 328,526 247,080 8 34 119 119 121

EA 223,962 222,010 16 113 375 375 398

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 23 3 22,25 74 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 31 3 30,25 76 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 9 3 8,25 59 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 12 1 11,75 90 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 31 7 29,25 73 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 116 32 107,57 38 77,24 81,24 86,34

Matematik CBa BBEEADEAEbCaBDCBCC CDDA A BEDEC ECC 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri eBdBDa ECEDA DDDeCECEAEDBCDeADEdBBAEECdD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BE *N ŞAHİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 187,855 202,500 16 154 450 450 477

SAY 308,763 247,080 10 42 158 158 160

EA 245,715 222,010 8 70 242 242 255

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 2 4 1,00 10

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 7 6,25 31

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 29 6 27,50 69 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 17 10 14,50 36 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 119 42 108,50 39 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCdDaABEDEADEDCBCBBbECC  Ab CEBe ECeCC 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri bC D E a ebaAC CDC eE bA    eABB ccC EDB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 232,701 247,080 31 119 412 412 427

EA 198,942 222,010 32 174 558 558 588

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 14 3 13,25 44 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 14 3 13,25 33 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 11 5 9,75 24 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 79 30 71,07 25 77,24 81,24 86,34

Matematik CBD B EE bEA bCaBDCB   C                

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri                eC Ee A D  aCAeEE  A EC b

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 177,045 202,500 26 186 608 608 641

SAY 248,745 247,080 25 99 328 328 340

EA 207,440 222,010 27 158 501 501 528

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53

Matematik-1 30 17 6 15,50 52

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 6 10 3,50 18

Matematik-2 30 13 3 12,25 41 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 16 4 15,00 38 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 3 3 2,25 17 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 10 11 7,25 18 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 91 45 79,75 28 77,24 81,24 86,34

Matematik CBD BeEEADEAE  a D B       a  BE      Ce

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri   b   c   eAC b Cbc  A D    Ae Eec EEadD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 161,105 202,500 47 251 730 730 767

SAY 193,655 247,080 45 205 651 651 679

EA 164,550 222,010 48 252 738 738 775

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 2 1 1,75 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34

Matematik-1 30 7 1 6,75 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 3 2 2,50 13

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 7 5 5,75 14 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 57 26 50,50 18 77,24 81,24 86,34

Matematik  dCdD cBE   b          a      EBD       

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri             c e              A     eE bc

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CAN BORNEDAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,278 202,500 21 160 467 467 496

SAY 246,140 247,080 28 104 341 341 354

EA 209,003 222,010 25 153 488 488 514

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59

Matematik-1 30 19 4 18,00 60

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 8 9 5,75 29

Matematik-2 30 10 1 9,75 33 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 12 2 11,50 29 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 91 33 82,75 30 77,24 81,24 86,34

Matematik CBD BBE Ab   D    C C         B D     e 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri     D b C  Ab D dd          A  E     CBb

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 179,909 202,500 25 178 510 510 540

SAY 261,261 247,080 18 79 279 279 289

EA 219,457 222,010 18 123 404 404 427

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 1 1 0,75 4 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 2 4,50 11 0,76 7,02 6,36

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 1 2,75 28 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 19 3 18,25 46 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 6 2 5,50 39 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 3 0 3,00 23 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 1 4,75 37 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 14 3 13,25 33 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 92 30 84,07 30 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 De DA   De               A              

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Matematik cBCBDcABEDEADE C C B      A   EBb    C  

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri   B  E aEDEeA D D  C         A   E  EEDd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TÜL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,780 202,500 51 270 778 778 818

SAY 167,595 247,080 53 253 756 756 795

EA 146,940 222,010 52 271 784 784 825

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9

Matematik-1 30 6 1 5,75 19

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5

Matematik-2 30 2 4 1,00 3 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 2 4 1,00 3 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 2 8 0,00 0 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 43 34 34,50 12 77,24 81,24 86,34

Matematik C  e ed     aD                          

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri a         ec                Ae  B  a ade

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,768 202,500 2 75 213 213 228

SAY 374,115 247,080 1 11 41 41 42

EA 278,033 222,010 1 31 101 101 105

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 30 5 28,75 72

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 30 22 1 21,75 73 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 10 0 10,00 100 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 32 1 31,75 79 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 12 2 11,50 82 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 23 13 19,75 49 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 153 30 145,50 52 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDEABEDEADEaC CBB      AABCEBDBECCCCE

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri ECBDBaCDEDaDACebDC CcdDA   CeAdeEEdCEdbd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,980 202,500 13 138 415 415 442

SAY 271,955 247,080 17 74 255 255 265

EA 220,790 222,010 17 119 394 394 417

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 21 3 20,25 68

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 12 2 11,50 38 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 2 1,50 15 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 14 4 13,00 33 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 5 2 4,50 32 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 104 32 96,00 34 77,24 81,24 86,34

Matematik  BCd   BE EA   CBCB b  C  A     b  CC e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri cCB   C  D cA b  C bEaDA    DABB c CEb d

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 185,580 202,500 20 159 464 464 493

SAY 248,380 247,080 27 103 333 333 345

EA 206,535 222,010 28 160 505 505 533

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 20 4 19,00 63

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 8 6 6,50 33

Matematik-2 30 11 9 8,75 29 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 1 5,75 58 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 17 10 14,50 36 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 4 1,00 7 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 97 45 85,75 31 77,24 81,24 86,34

Matematik dBaDdBdEADEAEe cB C ee b      BEDEC   eC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e a c  E   bC b C      a  aCAb   Bc ECcD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 164,150 202,500 45 243 716 716 753

SAY 211,520 247,080 36 158 530 530 551

EA 178,110 222,010 39 220 676 676 709

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33

Matematik-1 30 21 6 19,50 65

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 0 6 -1,50 -21

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4

TYT Fen 20 3 16 -1,00 -5

Matematik-2 30 8 6 6,50 22 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 12 7 10,25 26 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 3 11 0,25 1 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 73 65 56,75 20 77,24 81,24 86,34

Matematik eBCBD Aeab A          C   A caEB  E   dE

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri  d c    c   cCbeD  b       e e     aE b 

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇİÇEK 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 144,275 202,500 53 272 787 787 828

SAY 172,815 247,080 52 246 740 740 778

EA 145,750 222,010 53 272 786 786 827

Katılımlar: 56 282 814 814 857

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26

Matematik-1 30 3 5 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 2 6 0,50 3

Matematik-2 30 4 7 2,25 8 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 6 8 4,00 10 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 5 0,75 5 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 6 -1,50 -12 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 2 14 -1,50 -4 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 45 52 32,00 11 77,24 81,24 86,34

Matematik D C a cedDE c    a     b      EB   a    

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri  bdce C     Ae de   c       ecda      ec

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 148,230 202,500 52 271 779 779 819

SAY 191,055 247,080 48 216 673 673 702

EA 172,770 222,010 44 235 710 710 745

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49

Tarih-1 5 1 0 1,00 20

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8

Matematik-1 30 13 4 12,00 40

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 12 2 11,50 29 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 8 -2,00 -14 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 1 6,75 52 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 15 4,25 11 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 61 50 48,50 17 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBD AedDE DE     B           B        

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri  d ad ae c b dc  b d cab D C A   a CEEDB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GÜNEŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 219,012 202,500 3 78 221 221 237

SAY 188,446 247,080 49 222 683 683 717

EA 217,532 222,010 20 132 422 422 446

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 5 0 5,00 83 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 3 3 2,25 13 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 7 17,25 43 0,76 7,02 6,36

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 2 3 1,25 3 14,22 12,42 13,57

Toplam: 280 75 32 66,57 24 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 ADDAC  dA   Dc   e  E   CDA bEBCDadDCDCe

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Matematik Cc   e       c                B         

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 1 0 100
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 1 0 100
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 1 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 2 0 100
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
Millî Mücadele'de Cepheler 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 1 0 100
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 163,820 202,500 46 245 719 719 756

SAY 197,028 247,080 43 196 627 627 653

EA 175,000 222,010 41 228 689 689 723

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 10 2 9,50 32

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1

Matematik-2 30 7 6 5,50 18 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 0 1,00 10 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 8 6 6,50 16 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 3 -0,75 -5 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 1 2 0,50 4 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 60 32 52,00 19 77,24 81,24 86,34

Matematik CaDceBE Aa  ac  B   C         B         

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri d    b     d  b        a    A         de

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 183,353 202,500 23 165 478 478 507

SAY 254,745 247,080 23 92 308 308 318

EA 209,093 222,010 24 152 487 487 513

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50

Matematik-1 30 17 4 16,00 53

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 11 5 9,75 49

Matematik-2 30 11 2 10,50 35 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 15 2 14,50 36 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 5 5 3,75 27 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 3 0,25 2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 3 4,25 33 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 11 11 8,25 21 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 94 34 85,50 31 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCd EABdDEA       B      A   EB    C C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri E BD da bDc Adb D  b  a     DA B c dE Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 197,960 202,500 10 127 376 376 399

SAY 300,335 247,080 11 48 176 176 181

EA 231,845 222,010 13 94 325 325 342

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 26 2 25,50 85

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 8 8,00 40

Matematik-2 30 15 7 13,25 44 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 20 10 17,50 44 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 8 2 7,50 54 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 5 5 3,75 29 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 22 9 19,75 49 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 123 42 112,50 40 77,24 81,24 86,34

Matematik DBbBeaABcDEAD DCBC Bb    eA  aEB Bb CaCd

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri  CeD EC aDE ACbbDCceEbDA    DcBBcE CEEDB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 203,273 202,500 8 114 340 340 362

SAY 334,908 247,080 5 29 105 105 107

EA 261,663 222,010 3 45 160 160 167

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 27 3 26,25 88

Geometri 10 3 0 3,00 30

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 13 4 12,00 60

Matematik-2 30 23 4 22,00 73 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 31 4 30,00 75 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 6 4 5,00 36 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 5 2 4,50 35 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 20 9 17,75 44 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 136 34 127,50 46 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBEEbDEAEbC BDCB CEb DABAbBE ECBE CC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e d  aEECEDAe D CC b A D e dAD EBBbEEdBD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 1 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL AVKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,904 202,500 11 133 399 399 426

SAY 175,001 247,080 51 243 729 729 766

EA 165,010 222,010 47 251 735 735 771

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 0 1 -0,25 -4 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 3 4 2,00 5 0,76 7,02 6,36

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,08 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 0,11 0,84 0,73

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,10 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,08 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,09 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 3 7,25 18 0,47 2,17 2,12

Matematik-2 30 0 5 -1,25 -4 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 0 5 -1,25 -3 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 6 -1,50 -11 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 4 12 1,00 3 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 69 46 57,07 20 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1    b    eD   D      b    eA             

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2        e  A   d    D C   E CDb      EB        

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik   acc        a   a                      

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri a d bb  a  d  cb          b A  cBc  Ea D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 1 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 1 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 1 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 2 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 1 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,013 202,500 9 126 375 375 398

SAY 328,778 247,080 7 33 118 118 120

EA 250,653 222,010 5 61 216 216 225

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 25 2 24,50 82

Geometri 10 7 2 6,50 65

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 5 2 4,50 64

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 13 6 11,50 58

Matematik-2 30 21 4 20,00 67 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 7 2 6,50 65 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 28 6 26,50 66 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 9 3 8,25 59 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 5 3 4,25 33 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 19 8 17,00 43 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 128 38 118,50 42 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDabBEDEAbEDC CBBe  C DAAB EB cECCCCb

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri EeBDeE aEDE ACbCDb Cc DA    eAB  E C  Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN SEMİH KURT 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 174,290 202,500 29 194 627 627 660

SAY 223,613 247,080 34 132 466 466 483

EA 180,945 222,010 37 214 662 662 693

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33

Matematik-1 30 15 2 14,50 48

Geometri 10 6 1 5,75 58

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 3 0 3,00 50

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Matematik-2 30 5 5 3,75 13 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 9 6 7,50 19 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 0 2,00 15 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 3 5,25 13 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 75 30 67,50 24 77,24 81,24 86,34

Matematik CB DdeE eD   b         a      BEDE    e 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri      Dd   eAd D  C          A          D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR GÜMÜŞDERE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 228,101 247,080 32 125 434 434 449

EA 186,432 222,010 36 199 628 628 659

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 10 5 8,75 29 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 14 5 12,75 32 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 4 2 3,50 9 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 72 29 64,32 23 77,24 81,24 86,34

Matematik CaDD BE cbEAED  B b        d  BE      CC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e   D      A  D             c          D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 182,718 202,500 24 167 483 483 512

SAY 259,940 247,080 19 81 285 285 295

EA 212,598 222,010 22 145 458 458 482

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 23 6 21,50 72

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 14 8 12,00 40 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 3 5,25 53 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 20 11 17,25 43 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 0 3,00 21 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 2 0,50 4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 5 6,75 17 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 97 44 86,00 31 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBacABEDEbbE b bBB c     ABaEBbBEdeCC 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri         E   ACb D  d        DA a c eE D 

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 1 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 256,001 247,080 22 88 302 302 312

EA 211,452 222,010 23 147 464 464 488

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 19 5 17,75 59 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 2 2,50 25 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 22 7 20,25 51 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 14 11 11,25 28 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 90 40 79,57 28 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDbBBEEADEAEcC BDCB C   eAdb BEDb     e

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri   a acb CEbAd DDCd     D beCAD Ea  EE dD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES BAKICI 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 226,606 247,080 33 128 447 447 463

EA 201,027 222,010 31 171 541 541 570

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 17 12 14,00 47 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 0 6,00 60 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 23 12 20,00 50 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 12 -1,00 -7 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 13 -3,25 -25 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 32 0,00 0 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 85 66 68,07 24 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDEABEDEAcEcdabdBeaCbDecbB EBD E C C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri deBacdbedDbacebdebcebbedcadCbAddbaACEdeB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 0 1 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 1 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 1 0 100
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 1 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 1 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 1 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SENA AKSU 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 191,776 247,080 46 210 665 665 694

EA 162,802 222,010 50 255 743 743 781

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 1 3 0,25 1 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 3 4 2,00 5 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 1 2 0,50 4 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 3 3 2,25 6 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 60 29 52,32 19 77,24 81,24 86,34

Matematik b  D ed                       Bd      C 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri     c   d  A                A        a D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED TAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 193,906 247,080 44 203 649 649 676

EA 169,752 222,010 46 239 719 719 755

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 5 9 2,75 9 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 5 10 2,50 6 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 7 0,25 2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 6 0,50 4 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 20 1,00 3 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 65 52 51,57 18 77,24 81,24 86,34

Matematik D CcDddcdeb   aC d B                  e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri ad eB d de  eCDdee dadaA   bacdd    E De

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 204,988 202,500 7 111 329 329 350

SAY 214,045 247,080 35 151 513 513 533

EA 206,265 222,010 29 161 507 507 535

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29

Matematik-1 30 12 5 10,75 36

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 5 3 4,25 21

Türkçe 6 3 1 2,75 46 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 2 2 1,50 8 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 1 0 1,00 17 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 8 6,00 15 0,76 7,02 6,36

Tarih-2 11 3 2 2,50 23 0,08 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 2 0 2,00 18 0,11 0,84 0,73

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,10 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,09 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 3 6,25 16 0,47 2,17 2,12

Matematik-2 30 9 3 8,25 28 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 9 3 8,25 21 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 80 33 71,75 26 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 eDDA         b  d   EC  beAE aad      C 

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 B c cBC           B  C   a          EB        

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik CdDDcBEEc EA    B                       

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri               D                         

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 1 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 2 0 100
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 0 0 0
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 1 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 2 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 0 0 0
Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Emeviler 1 0 1 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
Balkan Fetihleri 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 1 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 1 0 50
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 157,138 202,500 50 257 747 747 786

SAY 205,633 247,080 39 177 571 571 595

EA 173,648 222,010 43 233 700 700 734

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 12 8 10,00 33

Geometri 10 0 3 -0,75 -8

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23

Fizik 7 0 7 -1,75 -25

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 12 0,00 0

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 9 3 8,25 21 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 1 1 0,75 5 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 3 2 2,50 19 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 5 4,75 12 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 66 50 53,50 19 77,24 81,24 86,34

Matematik CcDcBBE  DE    B              cE        

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri       b    A  bDC c        C e      ECd 

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SEZGİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,253 202,500 18 156 459 459 488

SAY 358,328 247,080 3 19 63 63 64

EA 246,128 222,010 7 68 238 238 251

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69

Matematik-1 30 21 6 19,50 65

Geometri 10 3 3 2,25 23

TYT Matematik 40 24 9 21,75 54

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 14 6 12,50 63

Matematik-2 30 23 1 22,75 76 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 8 0 8,00 80 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 31 1 30,75 77 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 12 1 11,75 84 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 11 1 10,75 83 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 36 2 35,50 89 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 140 36 131,00 47 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDEABEDEADEDCeCBB  C   A BCEB  ECCCCE

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri ECBD EC*EDEDACDCD* CEEDABDCCDABBEEACEEDB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 1 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 1 0 100
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 2 0 100
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAGİHAN ERTEM 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 117,925 202,500 56 282 813 813 855

SAY 129,250 247,080 56 282 814 814 857

EA 115,700 222,010 56 282 811 811 853

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 16 6,00 15

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4

Fizik 7 1 4 0,00 0

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3

Matematik-2 30 2 3 1,25 4 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 1 -0,25 -3 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 2 4 1,00 3 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 9 -2,25 -16 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 4 -1,00 -8 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 0 15 -3,75 -9 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 16 49 3,75 1 77,24 81,24 86,34

Matematik dBcD          b                       d 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e  dec  d bdaabe            cb     a d  

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 1 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,285 202,500 12 134 403 403 430

SAY 350,280 247,080 4 23 71 71 72

EA 261,410 222,010 4 46 161 161 168

Katılımlar: 56 282 814 814 857

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 21 7 19,25 64

Geometri 10 5 2 4,50 45

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 30 26 3 25,25 84 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 8 1 7,75 78 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 34 4 33,00 83 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 6 5 4,75 34 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 10 0 10,00 77 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 11 1 10,75 83 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 27 6 25,50 64 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 140 37 130,75 47 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBEabDEAEDeBBDCBCCEC DABACBEDECB eCC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri CBc Db ECbeAd DDCCECEA DB  CAD EcBAEECBD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 1 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 1 0 100
0/0 Belirsizliği 1 1 0 100
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 1 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 0 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN İKAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 159,568 202,500 48 253 737 737 775

SAY 191,280 247,080 47 214 671 671 700

EA 162,963 222,010 49 254 742 742 779

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39

Matematik-1 30 2 1 1,75 6

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4

Fizik 7 1 5 -0,25 -4

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 6 9 3,75 19

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 7 5 5,75 14 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 0 6 -1,50 -4 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 54 28 47,00 17 77,24 81,24 86,34

Matematik CB eBed ca A                   E      CC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri           e   b        a             bde

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 0 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KUZEY MOL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 210,206 247,080 37 160 539 539 561

EA 176,702 222,010 40 223 682 682 715

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 6 3 5,25 18 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 1 1,75 18 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 8 4 7,00 18 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 68 35 58,82 21 77,24 81,24 86,34

Matematik   CBDaAedD                  B EBb       

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri aeBb a DEc eA b           a  A        Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 1 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,240 202,500 15 144 429 429 456

SAY 285,103 247,080 14 59 217 217 225

EA 240,545 222,010 9 81 266 266 280

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 3 3 2,25 32

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 11 4,25 21

Matematik-2 30 20 3 19,25 64 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 24 3 23,25 58 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 5 6 3,50 25 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 4 0,00 0 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 9 15 5,25 13 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 108 43 97,25 35 77,24 81,24 86,34

Matematik  BCBDEABEDEcDE C CBBb aC DAA  EB    C C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri bCaD ECabD  cbD e     b ce  bA   c abEDd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 1 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 1 0 100
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 2 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,900 202,500 17 155 455 455 483

SAY 283,588 247,080 16 63 222 222 230

EA 232,220 222,010 12 92 319 319 335

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46

Matematik-1 30 24 3 23,25 78

Geometri 10 4 3 3,25 33

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66

Fizik 7 2 5 0,75 11

Kimya 7 4 2 3,50 50

Biyoloji 6 1 4 0,00 0

TYT Fen 20 7 11 4,25 21

Matematik-2 30 19 6 17,50 58 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 5 3 4,25 43 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 24 9 21,75 54 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 4 5 2,75 21 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 13 14 9,50 24 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 111 56 97,00 35 77,24 81,24 86,34

Matematik CBcDdBEEADEAEbCBB CB e b DAdA BE cC bCeC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri e   DDcda  ACcbDeCE  A caa  Ae E eA bdBD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 1 0 100
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 1 0 100
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 1 0 50
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 1 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 1 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 1 0 100
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 1 0 100
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAMİL ÖZTEN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 176,115 202,500 27 191 615 615 648

SAY 248,733 247,080 26 100 329 329 341

EA 207,860 222,010 26 157 498 498 525

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48

Matematik-1 30 16 4 15,00 50

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 2 3 1,25 18

Biyoloji 6 2 2 1,50 25

TYT Fen 20 9 7 7,25 36

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 2 0 2,00 20 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 16 5 14,75 37 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 2 1 1,75 13 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 7 6 5,50 14 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 86 37 76,75 27 77,24 81,24 86,34

Matematik bBCBcEABcDEA c   C B  C   A dCEB        

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri    a E  bD  AbD D     e      A a    d D 

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 1 0
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 0 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SARP SÜTUNÇ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 205,366 247,080 40 179 574 574 598

EA 180,177 222,010 38 216 668 668 700

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 7 2 6,50 22 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 3 -0,75 -8 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 7 5 5,75 14 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 7 10 4,50 11 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 68 37 58,32 21 77,24 81,24 86,34

Matematik c CB   BcD   E C   B           c c    e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri bd a EaaED   dc            C A d c  bED 

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 1 0 100
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 0 1 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KI *LTUĞ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 257,426 247,080 21 85 294 294 304

EA 197,552 222,010 34 179 568 568 598

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 14 5 12,75 43 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 6 2 5,50 55 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 20 7 18,25 46 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 6 7 4,25 30 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 4 3 3,25 25 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 14 15 10,25 26 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 88 44 76,57 27 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBEEdaEAEb  BaC C       e BEbEC  aCC

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri dBEBDbcdCaDcd DcCe   AdD   CAb ded  Ea D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 1 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 1 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 0 1 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,338 202,500 5 106 318 318 338

SAY 258,943 247,080 20 82 287 287 297

EA 236,235 222,010 10 86 295 295 310

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 23 0 23,00 77

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 24 0 24,00 60

Fizik 7 1 3 0,25 4

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 4 4 3,00 15

Türkçe 6 2 0 2,00 33 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 1 0 1,00 6 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 1 5,75 14 0,76 7,02 6,36

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,08 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,11 0,84 0,73

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,10 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,08 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,09 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 0,47 2,17 2,12

Matematik-2 30 13 1 12,75 43 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 0 4,00 40 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 17 1 16,75 42 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 3 1 2,75 21 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 4 5,00 13 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 98 17 93,75 33 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1 D   A    A                  a E      BD 

Cevap Anahtarı B DACDADCBDADADDBBDAAECDEACADEBCEDDDDECBDC

Sosyal-2                                E              

Cevap Anahtarı B EBBBCEBDECAEDBAEBDBDECBDEEDDECAECEDCEBBDBACBAE

Matematik DBCBaEAB DEA E C          A   EBD     C 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri    c   aE   AbD              A     C  Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 1 0 100
Tiyatro Türleri 2 1 0 50
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 0 0 0
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 0 0 0
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 0 0 0
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 0 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
Su Ekosistemleri 1 0 0 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 0 0 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 0 0
Çatışma Bölgeleri 1 0 0 0
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 0 0 0
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 0 0 0
TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 0 0 0
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 0 0 0
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 1 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 232,886 247,080 30 118 411 411 426

EA 202,417 222,010 30 167 528 528 557

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Matematik-2 30 15 2 14,50 48 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 15 2 14,50 36 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 1 0,75 6 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 75 33 66,32 24 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDDBBEEADEAEc  B   Ce                  

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri dacBce  d  AC D        b    Ac       e D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 1 0 100
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 0 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 0 0 0
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 205,643 202,500 6 108 324 324 345

SAY 331,558 247,080 6 32 114 114 116

EA 248,128 222,010 6 64 227 227 238

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 29 0 29,00 97

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79

Fizik 7 3 3 2,25 32

Kimya 7 3 0 3,00 43

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 4 8,00 40

Matematik-2 30 17 3 16,25 54 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 7 0 7,00 70 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 24 3 23,25 58 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 8 4 7,00 54 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 9 3 8,25 63 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 135 32 127,00 45 77,24 81,24 86,34

Matematik  BCBDEABEDEAbEDC CaBb      A  EB  ECCCC 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri dCBaBECbcDE AbDCDa CEcDABaeCeA BEEcCEEeB

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 1 0 100
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 1 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 1 0 100
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 1 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 1 0 100
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 1 0 100
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 1 0 100
Silindir 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
Alternatif Akım 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 1 0 100
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 1 0 100
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 1 1 50
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 1 0 100
Endokrin Sistem 1 0 1 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 191,205 202,500 14 141 422 422 449

SAY 251,883 247,080 24 93 317 317 328

EA 218,595 222,010 19 126 412 412 436

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62

Fizik 7 3 4 2,00 29

Kimya 7 5 0 5,00 71

Biyoloji 6 3 3 2,25 38

TYT Fen 20 11 7 9,25 46

Matematik-2 30 11 0 11,00 37 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 1 1 0,75 8 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 12 1 11,75 29 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 2 2,50 18 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 7 0 7,00 54 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 10 2 9,50 24 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 98 30 90,50 32 77,24 81,24 86,34

Matematik CBDD BEEAD  E   B             B       e 

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri ea      C  AC              CAD      ECBD

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 1 0 100
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 1 0 100
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 1 0 100
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 1 0 100
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 1 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 1 0 100
Mantarlar 1 1 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KATIL 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,622 202,500 1 65 188 188 203

SAY 199,721 247,080 42 189 608 608 632

EA 191,740 222,010 35 191 598 598 629

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Türkçe 6 0 2 -0,50 -8 0,21 1,26 1,15

Edebiyat 18 3 0 3,00 17 0,18 2,57 2,33

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 0,21 1,90 1,73

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 0,17 1,29 1,15

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 4 7,00 18 0,76 7,02 6,36

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,08 0,59 0,58

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,11 0,84 0,73

Felsefe 6 4 0 4,00 67 0,10 0,31 0,34

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 0,08 0,20 0,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,09 0,23 0,25

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 9 11,75 29 0,47 2,17 2,12

Matematik-2 30 4 5 2,75 9 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 3 0 3,00 30 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 7 5 5,75 14 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 83 41 72,32 26 77,24 81,24 86,34

Edebiyat-Sosyal-1   ed    AD    D         aD E      E aD B

Cevap Anahtarı A ADDACDBCADADDDDBBAEAECDACDAEDEBCDDEDCDCB

Sosyal-2 Bb E   c  ededAd aBaECB  EECD C  E  E         

Cevap Anahtarı A BCEEBBCDEBAEDBAEBDBDECBEDEECDDCEAECDEBDBBAAECB

Matematik C  Dca Ec b a   B             BE  C     

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri d                                       

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

Türkçenin Tarihi Gelişimi 1 0 0 0
Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri 1 0 0 0
Tiyatro Türleri 2 0 2 0
Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri 1 0 0 0
Nazım Biçimleri 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) 1 0 0 0
Türk Edebiyatının Dönemleri 1 0 0 0
Hikâye 1 1 0 100
Geleneksel Türk Tiyatrosu 1 1 0 100
Divan Edebiyatında Nesir 1 0 0 0
Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri 1 0 0 0
Divan Şiirinin Temsilcileri 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi Sanatçıları 2 1 0 50
Fecriati Edebiyatı Sanatçıları 1 0 0 0
Roman 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler 1 0 0 0
Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve Postmodernizmi Esas Alan Roman 1 0 0 0
Edebî Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 2 1 1 50
Avrupa'da Değişim Çağı 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
Millî Mücadele'de Cepheler 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Jeolojik Zamanlar 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Ülkelerin Nüfus Politikaları 1 0 1 0
Küresel İklim Değişimi 1 1 0 100
Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Faktörler 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
İnsanlığın İlk İzleri 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Emeviler 1 0 0 0
Abbasi Devleti ve Türkler 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
Balkan Fetihleri 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
Mudanya’dan Lozan’a 1 0 0 0
1945-50 Arasında Türkiye 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
Su Ekosistemleri 1 0 1 0
Türkiye'de Ekonomi 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
Su Kaynakları 1 0 0 0
Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri 1 0 1 0
Çatışma Bölgeleri 1 1 0 100
Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili Olan Faktörler 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
Çevre Anlaşmaları ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 2 2 0 100
Öğrenmenin Tanımı ve Türleri 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME 1 1 0 100
SOSYOLOJİYE GİRİŞ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Kur'an'da Bazı Kavramlar 2 0 0 0
Din ve Hayat 2 1 0 50
Yahudilik ve Hıristiyanlık 1 0 0 0
İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Din Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz ve Sorumluluklar 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
Önermeler Mantığı 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ULAŞ BARIŞ EREN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,065 202,500 49 256 744 744 782

SAY 201,560 247,080 41 187 597 597 621

EA 174,595 222,010 42 230 694 694 728

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46

Matematik-1 30 10 7 8,25 28

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21

Fizik 7 2 3 1,25 18

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 2 4 1,00 17

TYT Fen 20 7 8 5,00 25

Matematik-2 30 8 2 7,50 25 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 8 2 7,50 19 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 8 19 3,25 8 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 64 49 51,75 18 77,24 81,24 86,34

Matematik CB D Bd cDE ED                          

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri dBE ca  b eAb a Ce   e ed  bAeEcda EEedb

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 0 0 0
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 0 0 0
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 1 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 1 0
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 1 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 1 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 1 0 100
ÜRİNER SİSTEM 1 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 1 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 1 0 100
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 130,263 202,500 55 280 805 805 847

SAY 152,428 247,080 55 276 792 792 834

EA 127,773 222,010 55 281 807 807 849

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 13 12,75 32

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40

Felsefe 5 0 0 0,00 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19

Matematik-1 30 4 7 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

Fizik 7 0 5 -1,25 -18

Kimya 7 0 2 -0,50 -7

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 1 10 -1,50 -8

Matematik-2 30 3 8 1,00 3 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 0 0 0,00 0 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 3 8 1,00 3 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 0 2 -0,50 -4 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 2 3 1,25 10 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 4 8 2,00 5 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 33 51 20,25 7 77,24 81,24 86,34

Matematik b DDcec  a   e Ba      e                

Cevap Anahtarı A CBDDBBEEADEAEDCBBDCBCCECDDABACBEDECBECCC

Fen Bilimleri d E c   aE    a       d    ae       Eb D

Cevap Anahtarı A CBEBDDEECEDACDDDCCECEAEDBCDCADEEBBAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 0 0 0
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
Permütasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 1 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 0 0 0
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 1 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 0 0 0
TRİGONOMETRİ 2 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 0 0 0
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 0 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 0 1 0
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 0 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 0 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 1 0
Manyetik Kuvvet 1 1 0 100
Düzgün Çembersel Hareket 1 0 0 0
Bağıl Hareket 1 0 0 0
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
Oluşum Entalpisi 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 0 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 0 0 0
Sindirim Tepkimeleri 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 1 0
Mantarlar 1 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,144 202,500 30 206 674 674 711

SAY 185,261 247,080 50 229 696 696 730

EA 162,107 222,010 51 256 744 744 782

Katılımlar: 56 282 814 814 857

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,36 58

Tarih-1 5 2 2 2,00 40

Coğrafya-1 5 2 1 1,91 38

Felsefe 5 3 1 3,09 62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 1,01 20

TYT Sosyal 20 9 5 8,01 40

Matematik-1 30 13 3 12,34 41

Geometri 10 1 1 1,08 11

TYT Matematik 40 14 4 13,42 34

Fizik 7 1 2 0,83 12

Kimya 7 1 1 1,30 19

Biyoloji 6 1 1 1,15 19

TYT Fen 20 4 4 3,28 16

Toplam: 280 54 22 48,07 17 77,24 81,24 86,34

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ ÇAP AYT 1

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0  MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 186,158 202,500 19 157 460 460 489

SAY 290,625 247,080 13 55 204 204 211

EA 225,898 222,010 15 109 368 368 391

Katılımlar: 56 282 814 814 857

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41

Matematik-1 30 15 4 14,00 47

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34

Fizik 7 4 2 3,50 50

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 14 5 12,75 64

Matematik-2 30 16 2 15,50 52 10,95 9,56 10,44

Matematik-2 10 4 1 3,75 38 3,27 2,86 3,13

Matematik 40 20 3 19,25 48 14,22 12,42 13,57

Fizik 14 4 2 3,50 25 2,50 2,23 2,41

Kimya 13 7 1 6,75 52 2,07 1,90 2,12

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 3,56 2,62 2,81

Fen Bilimleri 40 14 7 12,25 31 8,13 6,75 7,34

Toplam: 280 105 33 96,75 35 77,24 81,24 86,34

Matematik DBCBDEABdbEA E C  B       A BCEBD  C  e 

Cevap Anahtarı B DBCBDEABEDEADEDCBCBBCECCDDAABCEBDBECCCCE

Fen Bilimleri  C D b  bD  A DCDC CE D  a b d  Ea  E Dd

Cevap Anahtarı B ECBDBECDEDEDACDCDCECEEDABDCCDABBEEACEEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
EBOB-EKOK 1 1 0 100
Ardışık Sayılar 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Eşitsizlikler 1 1 0 100
Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar Toplamı 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
Permütasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
LOGARİTMA 1 0 0 0
Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri 1 1 0 100
Aritmetik Dizi 1 0 0 0
LİMİT VE SÜREKLİLİK 1 0 0 0
Süreklilik 1 1 0 100
Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin Geometrik Yorumu 1 0 0 0
Minimum-Maksimum Problemleri 1 0 0 0
TÜREV 1 0 0 0
0/0 Belirsizliği 1 0 0 0
Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar 1 0 0 0
İNTEGRAL 1 0 0 0
Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer Fonksiyonunun İntegrali 1 0 0 0
İntegral ile Alan Hesabı 1 0 0 0
Esas Ölçü ve Birim Çember 1 1 0 100
TRİGONOMETRİ 2 2 0 100
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 1 0 100
Dikdörtgen 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Dairede Çevre ve Alan 1 0 0 0
Çemberde Uzunluk 1 1 0 100
Çemberin Analitik İncelenmesi 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 1 0 0 0
Dönüşüm Geometrisi 1 0 1 0
Silindir 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

Eylemsizlik Momenti 1 1 0 100
Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
Alternatif Akım 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan 1 0 0 0
Tork ve Denge 1 0 1 0
Eğik Atış Hareketi 1 0 1 0
Elektromanyetik Dalgalar 1 0 0 0
Manyetik Kuvvet 1 0 0 0
Düzgün Çembersel Hareket 1 1 0 100
Bağıl Hareket 1 1 0 100
İtme ve Çizgisel Momentum 1 0 0 0
Fotoelektrik 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
Oluşum Entalpisi 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 1 0 0 0
Elektroliz ve Korozyon 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 2 0 1 0
KARBON KİMYASINA GİRİŞ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lenf Sistemi 1 0 1 0
SİNDİRİM SİSTEMİ 1 0 1 0
ÜRİNER SİSTEM 1 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 1 1 0 100
Sindirim Tepkimeleri 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 1 0 0 0
Endokrin Sistem 1 0 0 0
Çiçeğin Kısımları 1 0 0 0
Kanın Yapısı 1 1 0 100
SOLUNUM SİSTEMİ 1 0 0 0
Mantarlar 1 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Edebiyat-Sosyal-1

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Türkçenin Tarihi Gelişimi A

1

%16,67
   

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1 Tiyatronun Tanımı ve Özellikleri D    

4

%66,67
 

2

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4 Tiyatro Türleri D    

3

%50,00

1

%16,67

2

%33,33
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Tiyatro Türleri A

4

%66,67

1

%16,67
 

1

%16,67
   

Doğru (%66,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-3 Şiir (Nazım) / Şiirde Ahenk Ögeleri C   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-6 Nazım Biçimleri D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-8 Söz Sanatları (Edebî Sanatlar) B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-7 Türk Edebiyatının Dönemleri C    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10 Hikâye A

3

%50,00
   

2

%33,33

1

%16,67
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%33,33)

Boş (%16,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-9 Geleneksel Türk Tiyatrosu D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Divan Edebiyatında Nesir A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Divan Şiirinin Temsilcileri D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Tanzimat Dönemi Sanatçıları D  

1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67
 

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-17 Tanzimat Dönemi Sanatçıları D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-15 Fecriati Edebiyatı Sanatçıları B      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Roman B    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19 Cumhuriyet Dönemi'nde Şiir A     

1

%16,67

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Millî Edebiyat Dönemi'nde Şiir ve Şairler E      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18

Millî Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren
Şiir A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Cumhuriyet Dönemi'nde Roman E  

1

%16,67
  

2

%33,33

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Roman C   

1

%16,67
  

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

Cumhuriyet Dönemi'nde Modernizmi ve
Postmodernizmi Esas Alan Roman D      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Edebî Akımlar A      

6

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 TARİH VE ZAMAN C

1

%16,67

1

%16,67

1

%16,67
  

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 TARİH VE ZAMAN D    

2

%33,33

2

%33,33

2

%33,33
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%33,33)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 Avrupa'da Değişim Çağı A

4

%66,67
    

2

%33,33
 

Doğru (%66,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-31 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI E     

3

%50,00

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-32 İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU D  

1

%16,67
   

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-
İSLAM DEVLETLERİ E

1

%16,67
   

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-29

BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ
(1302-1453) B

2

%33,33

1

%16,67
   

3

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-30

İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye
Hazırlık C   

1

%16,67

1

%16,67
 

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Millî Mücadele'de Cepheler D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-34 Siyasi Alandaki İnkılaplar D

1

%16,67
    

5

%83,33
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%16,67)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Jeolojik Zamanlar E    

1

%16,67

1

%16,67

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
(9.SINIF) D    

1

%16,67
 

5

%83,33
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%0,00)

Boş (%83,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Ülkelerin Nüfus Politikaları C

1

%16,67
 

1

%16,67
  

4

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-39 Küresel İklim Değişimi D    

3

%50,00
 

3

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Uluslararası Örgütler C   

2

%33,33
  

4

%66,67
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%0,00)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen
Faktörler B  

2

%33,33
  

1

%16,67

3

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Sosyal-2

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 TARİH VE ZAMAN B  

2

%50,00
   

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5 İnsanlığın İlk İzleri C  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-6 Orta Çağ’da Siyasi Yapılar E   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI E     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 [1] Emeviler [2] Abbasi Devleti ve Türkler B   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-3 Türklerin İslamiyet’i Kabulü B  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-10 Balkan Fetihleri C   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 I. Dünya Savaşı (1914-1918) D   

1

%25,00
 

1

%25,00

2

%50,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%50,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 MİLLİ MÜCADELE E      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Mudanya’dan Lozan’a B      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11 1945-50 Arasında Türkiye A

1

%25,00
   

1

%25,00

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) E    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-13 Su Ekosistemleri D     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14 Türkiye'de Ekonomi B    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) A

1

%25,00
  

1

%25,00
 

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16 Küresel Ticaret E    

1

%25,00
 

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Su Kaynakları B      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-18 Doğal Kaynak  Kullanımının Çevresel Etkileri D

1

%25,00
    

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-19 Çatışma Bölgeleri B  

2

%50,00
   

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-20

Ülkelerin Ekonomisinin Gelişmesinde Etkili
Olan Faktörler D

1

%25,00
  

1

%25,00
 

2

%50,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-21

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER
(11.SINIF) E     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-22 Çevre Anlaşmaları ve Etkileri C   

3

%75,00
  

1

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-23

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin
Düşünce ve Argümanları B  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-26

15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi
Görüşleri E      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-24 Bilim Felsefesi D      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-25 PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ E

1

%25,00
   

2

%50,00

1

%25,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29 Öğrenmenin Tanımı ve Türleri E     

1

%25,00

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-30 PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ C   

2

%50,00
  

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE GELİŞME D    

2

%50,00
 

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-28 SOSYOLOJİYE GİRİŞ D  

1

%25,00
   

3

%75,00
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%25,00)

Boş (%75,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 TOPLUM VE KÜLTÜR C   

1

%25,00
  

3

%75,00
 

Doğru (%25,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%75,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının
Felsefi Görüşleri E      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 KLASİK MANTIK A      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 SEMBOLİK MANTIK E     

2

%50,00

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Kur'an'da Bazı Kavramlar C      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-35 Din ve Hayat D      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Din ve Hayat E     

3

%75,00

1

%25,00
 

Doğru (%75,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%25,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Kur'an'da Bazı Kavramlar B  

2

%50,00
   

2

%50,00
 

Doğru (%50,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Yahudilik ve Hıristiyanlık D      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi
Yorumlar B      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-41
B-41 Din Felsefesi B      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-42
B-42 Ahlak Felsefesi A      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-43
B-45 Algılama ve Algıyı Etkileyen Faktörler A      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-44
B-46

Toplumsal Sapma, Hak ve Görevler, İmtiyaz
ve Sorumluluklar E      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-45
B-43 TOPLUM VE KÜLTÜR C      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-46
B-44 Önermeler Mantığı B      

4

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Dört İşlem Yeteneği C  

3

%5,45

49

%89,09

2

%3,64
 

1

%1,82
 

Doğru (%89,09)

Yanlış (%9,09)

Boş (%1,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar B

2

%3,64

37

%67,27

3

%5,45

6

%10,91

1

%1,82

6

%10,91
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%21,82)

Boş (%10,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-5 EBOB-EKOK D

6

%10,91
 

3

%5,45

33

%60,00

1

%1,82

12

%21,82
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%18,18)

Boş (%21,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Ardışık Sayılar D  

2

%3,64

6

%10,91

33

%60,00

3

%5,45

11

%20,00
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%20,00)

Boş (%20,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 MANTIK B  

33

%60,00

4

%7,27

4

%7,27

1

%1,82

13

%23,64
 

Doğru (%60,00)

Yanlış (%16,36)

Boş (%23,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler B

1

%1,82

38

%69,09

1

%1,82
 

12

%21,82

3

%5,45
 

Doğru (%69,09)

Yanlış (%25,45)

Boş (%5,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler E

1

%1,82
 

4

%7,27

13

%23,64

30

%54,55

7

%12,73
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%32,73)

Boş (%12,73)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Eşitsizlikler E

7

%12,73
 

2

%3,64

2

%3,64

23

%41,82

21

%38,18
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%20,00)

Boş (%38,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Çarpanlara Ayırma ve Özdeşlikler A

30

%54,55

3

%5,45

8

%14,55

2

%3,64

2

%3,64

10

%18,18
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%27,27)

Boş (%18,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-10 Hareket Problemleri D

4

%7,27

5

%9,09
 

36

%65,45

1

%1,82

9

%16,36
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%18,18)

Boş (%16,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-11

Polinomlarda Sabit Terim ve Katsayılar
Toplamı E  

2

%3,64
  

36

%65,45

17

%30,91
 

Doğru (%65,45)

Yanlış (%3,64)

Boş (%30,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-12 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER A

32

%58,18

1

%1,82

1

%1,82
  

21

%38,18
 

Doğru (%58,18)

Yanlış (%3,64)

Boş (%38,18)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 Permütasyon E

3

%5,45
 

2

%3,64
 

30

%54,55

20

%36,36
 

Doğru (%54,55)

Yanlış (%9,09)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13 OLASILIK D

2

%3,64

13

%23,64

6

%10,91

12

%21,82

3

%5,45

19

%34,55
 

Doğru (%21,82)

Yanlış (%43,64)

Boş (%34,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18 LOGARİTMA C

1

%1,82

4

%7,27

19

%34,55

1

%1,82

1

%1,82

29

%52,73
 

Doğru (%34,55)

Yanlış (%12,73)

Boş (%52,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-19 Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri B

4

%7,27

14

%25,45

2

%3,64

2

%3,64
 

33

%60,00
 

Doğru (%25,45)

Yanlış (%14,55)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Aritmetik Dizi B

1

%1,82

34

%61,82
   

20

%36,36
 

Doğru (%61,82)

Yanlış (%1,82)

Boş (%36,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 LİMİT VE SÜREKLİLİK D

5

%9,09
 

1

%1,82

14

%25,45
 

35

%63,64
 

Doğru (%25,45)

Yanlış (%10,91)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-16 Süreklilik C  

2

%3,64

26

%47,27

1

%1,82
 

26

%47,27
 

Doğru (%47,27)

Yanlış (%5,45)

Boş (%47,27)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17

Türevin Fiziksel Anlamı ve Türevin
Geometrik Yorumu B

1

%1,82

13

%23,64
  

1

%1,82

40

%72,73
 

Doğru (%23,64)

Yanlış (%3,64)

Boş (%72,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Minimum-Maksimum Problemleri C

1

%1,82
 

14

%25,45
 

1

%1,82

39

%70,91
 

Doğru (%25,45)

Yanlış (%3,64)

Boş (%70,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 TÜREV C  

5

%9,09

5

%9,09
 

6

%10,91

39

%70,91
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%20,00)

Boş (%70,91)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 0/0 Belirsizliği E

1

%1,82
 

1

%1,82
 

4

%7,27

49

%89,09
 

Doğru (%7,27)

Yanlış (%3,64)

Boş (%89,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-24 Artanlık-Azalanlık-Ekstremum Noktalar C

2

%3,64

5

%9,09

10

%18,18
 

1

%1,82

37

%67,27
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%14,55)

Boş (%67,27)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 İNTEGRAL D    

2

%3,64
 

53

%96,36
 

Doğru (%3,64)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26

Tek, Çift, Parçalı ve Mutlak Değer
Fonksiyonunun İntegrali D    

7

%12,73

3

%5,45

45

%81,82
 

Doğru (%12,73)

Yanlış (%5,45)

Boş (%81,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-28 İntegral ile Alan Hesabı A

10

%18,18

4

%7,27
   

41

%74,55
 

Doğru (%18,18)

Yanlış (%7,27)

Boş (%74,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Esas Ölçü ve Birim Çember B

1

%1,82

13

%23,64

1

%1,82

5

%9,09
 

35

%63,64
 

Doğru (%23,64)

Yanlış (%12,73)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-27 TRİGONOMETRİ A

22

%40,00

1

%1,82

1

%1,82
 

1

%1,82

30

%54,55
 

Doğru (%40,00)

Yanlış (%5,45)

Boş (%54,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-30 TRİGONOMETRİ C

3

%5,45

1

%1,82

9

%16,36
  

42

%76,36
 

Doğru (%16,36)

Yanlış (%7,27)

Boş (%76,36)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-32 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B  

41

%74,55

2

%3,64
  

12

%21,82
 

Doğru (%74,55)

Yanlış (%3,64)

Boş (%21,82)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-31 Dikdörtgen E   

1

%1,82

1

%1,82

37

%67,27

16

%29,09
 

Doğru (%67,27)

Yanlış (%3,64)

Boş (%29,09)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Çokgenler D  

6

%10,91
 

13

%23,64

1

%1,82

35

%63,64
 

Doğru (%23,64)

Yanlış (%12,73)

Boş (%63,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-35 Dairede Çevre ve Alan E  

2

%3,64

1

%1,82
 

19

%34,55

33

%60,00
 

Doğru (%34,55)

Yanlış (%5,45)

Boş (%60,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-36 Çemberde Uzunluk C

1

%1,82
 

18

%32,73

1

%1,82

1

%1,82

34

%61,82
 

Doğru (%32,73)

Yanlış (%5,45)

Boş (%61,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Çemberin Analitik İncelenmesi B  

7

%12,73

2

%3,64
  

46

%83,64
 

Doğru (%12,73)

Yanlış (%3,64)

Boş (%83,64)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-40 ANALİTİK GEOMETRİ E  

2

%3,64
 

1

%1,82

5

%9,09

47

%85,45
 

Doğru (%9,09)

Yanlış (%5,45)

Boş (%85,45)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-38 Çemberin Analitik İncelenmesi C

2

%3,64
 

11

%20,00
 

1

%1,82

41

%74,55
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%5,45)

Boş (%74,55)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-39 Dönüşüm Geometrisi C   

23

%41,82

2

%3,64

12

%21,82

18

%32,73
 

Doğru (%41,82)

Yanlış (%25,45)

Boş (%32,73)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-37 Silindir C   

20

%36,36
 

4

%7,27

31

%56,36
 

Doğru (%36,36)

Yanlış (%7,27)

Boş (%56,36)

Fen Bilimleri

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 Eylemsizlik Momenti C

2

%3,70

1

%1,85

10

%18,52

11

%20,37

13

%24,07

17

%31,48
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%50,00)

Boş (%31,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-3 Yay Sarkacı ve Basit Sarkaç B

3

%5,56

15

%27,78
 

1

%1,85

2

%3,70

33

%61,11
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%61,11)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 MODERN FİZİK E

4

%7,41

4

%7,41

4

%7,41

6

%11,11

9

%16,67

27

%50,00
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%33,33)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-5 Alternatif Akım B  

7

%12,96

2

%3,70

2

%3,70

2

%3,70

41

%75,93
 

Doğru (%12,96)

Yanlış (%11,11)

Boş (%75,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-4 HAREKET VE KUVVET D

7

%12,96

3

%5,56

8

%14,81

17

%31,48

2

%3,70

17

%31,48
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%37,04)

Boş (%31,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan D

9

%16,67

5

%9,26

2

%3,70

6

%11,11

4

%7,41

27

%50,00

1

%1,85

Doğru (%11,11)

Yanlış (%38,89)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9 Tork ve Denge E

1

%1,85

7

%12,96

6

%11,11

4

%7,41

11

%20,37

25

%46,30
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%33,33)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6 Eğik Atış Hareketi E

2

%3,70

1

%1,85
 

4

%7,41

16

%29,63

31

%57,41
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%12,96)

Boş (%57,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-7 Elektromanyetik Dalgalar C

8

%14,81

2

%3,70

15

%27,78

5

%9,26
 

24

%44,44
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%27,78)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-11 Manyetik Kuvvet E

2

%3,70

3

%5,56

2

%3,70
 

10

%18,52

37

%68,52
 

Doğru (%18,52)

Yanlış (%12,96)

Boş (%68,52)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-10 Düzgün Çembersel Hareket D  

2

%3,70

2

%3,70

20

%37,04

10

%18,52

20

%37,04
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%25,93)

Boş (%37,04)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-13 Bağıl Hareket A

34

%62,96

1

%1,85

7

%12,96

3

%5,56

1

%1,85

8

%14,81
 

Doğru (%62,96)

Yanlış (%22,22)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14 İtme ve Çizgisel Momentum C

1

%1,85

8

%14,81

15

%27,78

8

%14,81

3

%5,56

19

%35,19
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%37,04)

Boş (%35,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-12 Fotoelektrik D

3

%5,56

1

%1,85

2

%3,70

5

%9,26

3

%5,56

40

%74,07
 

Doğru (%9,26)

Yanlış (%16,67)

Boş (%74,07)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-15 Periyodik Özellikler D

2

%3,70

16

%29,63

3

%5,56

22

%40,74

3

%5,56

8

%14,81
 

Doğru (%40,74)

Yanlış (%44,44)

Boş (%14,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 GAZLAR D  

1

%1,85

1

%1,85

21

%38,89

7

%12,96

24

%44,44
 

Doğru (%38,89)

Yanlış (%16,67)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 KARIŞIMLAR C  

2

%3,70

18

%33,33

4

%7,41

3

%5,56

27

%50,00
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%16,67)

Boş (%50,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-20 Oluşum Entalpisi C  

4

%7,41

15

%27,78

5

%9,26

5

%9,26

25

%46,30
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%25,93)

Boş (%46,30)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-21 KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ E

1

%1,85

2

%3,70

6

%11,11
 

12

%22,22

33

%61,11
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%16,67)

Boş (%61,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-18 KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE C

1

%1,85

5

%9,26

9

%16,67
 

2

%3,70

36

%66,67

1

%1,85

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-19 SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK E   

3

%5,56
 

3

%5,56

48

%88,89
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%5,56)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24 KİMYA VE ELEKTRİK A

18

%33,33

2

%3,70
 

1

%1,85

3

%5,56

30

%55,56
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%11,11)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Elektroliz ve Korozyon E

1

%1,85

2

%3,70

2

%3,70

4

%7,41

4

%7,41

41

%75,93
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%16,67)

Boş (%75,93)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 MODERN ATOM TEORİSİ D

6

%11,11

3

%5,56

4

%7,41

17

%31,48

3

%5,56

21

%38,89
 

Doğru (%31,48)

Yanlış (%29,63)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 ORGANİK BİLEŞİKLER B

1

%1,85

4

%7,41

2

%3,70

1

%1,85
 

46

%85,19
 

Doğru (%7,41)

Yanlış (%7,41)

Boş (%85,19)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-27 KARBON KİMYASINA GİRİŞ C

2

%3,70

1

%1,85

2

%3,70

2

%3,70

2

%3,70

45

%83,33
 

Doğru (%3,70)

Yanlış (%12,96)

Boş (%83,33)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-26 ORGANİK BİLEŞİKLER D

5

%9,26

1

%1,85
 

3

%5,56

3

%5,56

42

%77,78
 

Doğru (%5,56)

Yanlış (%16,67)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-28 Lenf Sistemi C

1

%1,85

3

%5,56

15

%27,78

1

%1,85

2

%3,70

32

%59,26
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%12,96)

Boş (%59,26)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-30 SİNDİRİM SİSTEMİ A

42

%77,78
 

5

%9,26

1

%1,85

2

%3,70

4

%7,41
 

Doğru (%77,78)

Yanlış (%14,81)

Boş (%7,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-29 ÜRİNER SİSTEM D

1

%1,85

6

%11,11

1

%1,85

13

%24,07

12

%22,22

21

%38,89
 

Doğru (%24,07)

Yanlış (%37,04)

Boş (%38,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-33 CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ E  

1

%1,85

1

%1,85
 

8

%14,81

44

%81,48
 

Doğru (%14,81)

Yanlış (%3,70)

Boş (%81,48)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-34 Sindirim Tepkimeleri E

3

%5,56
 

10

%18,52

2

%3,70

16

%29,63

23

%42,59
 

Doğru (%29,63)

Yanlış (%27,78)

Boş (%42,59)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-31 HÜCRE B

1

%1,85

9

%16,67

1

%1,85

5

%9,26

2

%3,70

36

%66,67
 

Doğru (%16,67)

Yanlış (%16,67)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-32 BİTKİ BİYOLOJİSİ B

4

%7,41

11

%20,37

3

%5,56

4

%7,41

2

%3,70

30

%55,56
 

Doğru (%20,37)

Yanlış (%24,07)

Boş (%55,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-35 Endokrin Sistem A

7

%12,96

1

%1,85

3

%5,56

1

%1,85
 

42

%77,78
 

Doğru (%12,96)

Yanlış (%9,26)

Boş (%77,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Çiçeğin Kısımları E

2

%3,70

1

%1,85
 

2

%3,70

15

%27,78

34

%62,96
 

Doğru (%27,78)

Yanlış (%9,26)

Boş (%62,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-37 Kanın Yapısı E

1

%1,85

3

%5,56
 

1

%1,85

33

%61,11

16

%29,63
 

Doğru (%61,11)

Yanlış (%9,26)

Boş (%29,63)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 SOLUNUM SİSTEMİ C

7

%12,96

4

%7,41

20

%37,04

4

%7,41

5

%9,26

14

%25,93
 

Doğru (%37,04)

Yanlış (%37,04)

Boş (%25,93)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE ÇAP AYT 1

Okul İlçe İl Genel

282 814 814 857

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Mantarlar B  

12

%22,22

3

%5,56

20

%37,04

1

%1,85

18

%33,33
 

Doğru (%22,22)

Yanlış (%44,44)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ D  

6

%11,11
 

35

%64,81

7

%12,96

6

%11,11
 

Doğru (%64,81)

Yanlış (%24,07)

Boş (%11,11)
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