
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 27 10 24,50 5 0 5,00 3 0 3,00 4 1 3,75 4 1 3,75 11 6 9,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 61 23 55,25 307,615 139

2 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 13 18,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 2 0 2,00 8 7 6,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 54 27 47,25 284,106 214

3 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 3 1 2,75 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 8 2 7,50 1 0 1,00 1 0 1,00 47 17 42,75 270,164 263

4 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 27 13 23,75 4 1 3,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 2 1 1,75 49 29 41,75 267,952 275

5 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 8 27,00 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 3 3,25 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 1 0,75 48 25 41,75 266,965 282

6 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 11 19,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 6 2 5,50 2 0 2,00 1 1 0,75 45 18 40,50 263,858 303

7 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 26 4 25,00 4 1 3,75 1 1 0,75 2 1 1,75 4 0 4,00 2 4 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 43 11 40,25 263,053 307

8 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 26,00 5 0 5,00 1 3 0,25 3 1 2,75 2 2 1,50 4 6 2,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 0 2,00 46 24 40,00 262,241 312

9 0 FATİH KURT  ME 24 11 21,25 5 0 5,00 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 2 0 2,00 44 18 39,50 261,402 321

10 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 9 23,75 4 1 3,75 1 2 0,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 43 16 39,00 258,867 333

11 0 TUBA YAKIN  ME 25 10 22,50 1 3 0,25 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 44 23 38,25 257,762 338

12 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 2 2 1,50 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 43 21 37,75 255,206 356

13 0 RÜMEYSA KAYA  ME 22 12 19,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 1 6,75 0 1 -0,25 0 4 -1,00 43 22 37,50 254,251 365

14 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 14 18,50 2 2 1,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 7 4 6,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 43 23 37,25 253,842 370

15 0 HİLAL YILMAZ  ME 24 4 23,00 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 0 3,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 41 15 37,25 253,531 373

16 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 23 13 19,75 4 1 3,75 1 2 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 1 0,75 41 20 36,00 250,437 386

17 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 9 23,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 39 14 35,50 248,519 392

18 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 19 19 14,25 3 2 2,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 6 7 4,25 2 3 1,25 1 1 0,75 2 0 2,00 44 36 35,00 247,847 396

19 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 20 12 17,00 4 1 3,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 40 20 35,00 247,736 397

20 0 KAAN AKAR  ME 23 12 20,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 20 35,00 247,267 401

21 0 REŞİT ACAR  ME 19 14 15,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 2 2,50 6 2 5,50 1 0 1,00 1 6 -0,50 4 0 4,00 1 1 0,75 42 30 34,50 246,649 406

22 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 24 12 21,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 3 1,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 43 33 34,75 246,563 407

23 0 NAZLI BALA  ME 27 11 24,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 40 21 34,75 246,282 409

24 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 11 12,25 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 14 7 12,25 5 2 4,50 40 22 34,50 245,727 415

25 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 23 13 19,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 1 1,75 4 3 3,25 1 0 1,00 38 21 32,75 240,739 441

26 0 TALHA KARAKOÇ  ME 22 17 17,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 6 3,50 3 1 2,75 41 33 32,75 240,551 444

27 0 BEDRİYEASLAN  ME 17 15 13,25 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 18 30,50 234,488 474

28 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 21 11 18,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 35 18 30,50 234,183 476

29 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 10 21,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 3 0 3,00 3 6 1,50 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,103 487
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

30 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 9 18,75 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 0 3,00 2 2 1,50 1 0 1,00 34 16 30,00 232,711 490

31 0 AYŞE AYDIN  ME 19 8 17,00 5 0 5,00 1 2 0,50 4 0 4,00 3 0 3,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 17 29,75 231,662 495

32 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 22 14 18,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 2 0,50 1 1 0,75 36 28 29,00 229,837 505

33 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 2 3 1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 34 21 28,75 228,767 511

34 0 ÖZNUR SALTIK  ME 21 16 17,00 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 30 28,50 228,142 513

35 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 14 18,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 34 23 28,25 227,813 515

36 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 25 27,75 225,777 523

37 0 SILA SÜZ  ME 17 17 12,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 7 1,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 1 1 0,75 36 34 27,50 225,314 529

38 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 10 21,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 31 27,25 224,583 536

39 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 21 8 19,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 0 3,00 30 11 27,25 224,434 539

40 0 MERT ARSLAN  ME 14 17 9,75 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 5 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 1 0,75 34 29 26,75 223,989 543

41 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 11 17,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 20 27,00 223,835 544

42 0 MEHMET ATLI  ME 17 17 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 6 6 4,50 0 1 -0,25 35 32 27,00 223,773 546

43 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 19 11,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 3 4,25 33 26 26,50 222,403 557

44 0 LORİN CANİK  ME 21 13 17,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 5 0,75 32 24 26,00 220,790 564

45 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 22 10 19,50 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 3 2,25 30 17 25,75 219,989 567

46 0 ADİLE UĞURLU  ME 17 9 14,75 3 0 3,00 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 28 17 23,75 214,481 595

47 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 10 21,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 32 32 24,00 214,448 596

48 0 FATMA ÇEŞ ECİ  ME 19 16 15,00 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 27 23,25 213,075 602

49 0 BERKAY KARABACAK  ME 19 15 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 3 0 3,00 2 6 0,50 30 27 23,25 212,787 605

50 0 MELİSA HATAY  ME 18 15 14,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 28 25 21,75 208,213 630

51 0 KAYRA HOROZLAR  ME 23 14 19,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 25 18 20,50 204,585 644

52 0 KAAN ARIKAN  ME 19 16 15,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 36 20,00 202,986 649

53 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 12 13,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 26 19,50 201,777 657

54 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 4 11,00 5 0 5,00 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 0 1,00 22 14 18,50 199,395 664

55 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 10 15,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 23 20 18,00 197,371 668

56 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 23 9,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 3 0,25 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 1 4 0,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 28 42 17,50 196,174 673

57 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 10 16 6,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 4 0,00 22 27 15,25 189,561 693

58 0 ECE BURŞUK  ME 13 9 10,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 19 15 15,25 189,435 694
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,3811,13 19,60 3,15 1,35 2,81 1,86 1,42 1,51 2,63 1,26 2,32 2,88 1,00 2,63 0,03 0,04 0,02 6,81 4,75 5,62 1,71 0,88 1,49 1,65 2,19 1,10 2,03 1,32 1,71 1,49 1,06 1,22 46,6226,40 40,03 262,550

Okul Ortalaması 23,1210,92 20,38 3,26 1,41 2,90 2,04 1,46 1,67 2,79 1,29 2,47 2,99 0,95 2,75 0,03 0,03 0,03 7,65 4,76 6,46 2,03 0,89 1,81 1,88 2,29 1,31 2,24 1,35 1,90 1,76 1,13 1,48 49,7926,48 43,16 271,700

KATILIMLAR

59 0 YAĞMUR ASLAN  ME 12 10 9,50 1 0 1,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 20 10,00 174,205 716
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

1 0 MELİH SÜMER  ME 27 10 24,50 16 2 15,50 11 6 9,50 7 5 5,75 61 23 55,25 307,615 1 102 102 102 139

2 0 ŞEYMA KARABACAK  ME 22 13 18,75 13 3 12,25 13 7 11,25 6 4 5,00 54 27 47,25 284,106 2 147 147 147 214

3 0 NİSA AKSU  ME 26 10 23,50 11 5 9,75 8 2 7,50 2 0 2,00 47 17 42,75 270,164 3 179 179 179 263

4 0 NİSA TAŞKIRAN  ME 27 13 23,75 11 7 9,25 5 6 3,50 6 3 5,25 49 29 41,75 267,952 4 187 187 187 275

5 0 İPEK GÜNBAY  ME 29 8 27,00 12 6 10,50 4 3 3,25 3 8 1,00 48 25 41,75 266,965 5 191 191 191 282

6 0 YİĞİT GÜLERMAN  ME 22 11 19,25 14 4 13,00 6 2 5,50 3 1 2,75 45 18 40,50 263,858 6 201 201 201 303

7 0 BEYZANUR BOZYİĞİT  ME 26 4 25,00 11 3 10,25 3 4 2,00 3 0 3,00 43 11 40,25 263,053 7 204 204 204 307

8 0 ZEYNEP ÖZEN  ME 28 8 26,00 11 6 9,50 4 9 1,75 3 1 2,75 46 24 40,00 262,241 8 206 206 206 312

9 0 FATİH KURT  ME 24 11 21,25 14 3 13,25 6 4 5,00 44 18 39,50 261,402 9 212 212 212 321

10 0 GÜLSÜM TUTAR  ME 26 9 23,75 12 5 10,75 4 0 4,00 1 2 0,50 43 16 39,00 258,867 10 223 223 223 333

11 0 TUBA YAKIN  ME 25 10 22,50 9 9 6,75 4 2 3,50 6 2 5,50 44 23 38,25 257,762 11 227 227 227 338

12 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ  ME 29 9 26,75 11 4 10,00 1 3 0,25 2 5 0,75 43 21 37,75 255,206 12 233 233 233 356

13 0 RÜMEYSA KAYA  ME 22 12 19,00 14 4 13,00 7 2 6,50 0 4 -1,00 43 22 37,50 254,251 13 239 239 239 365

14 0 ÖMER GÜLEÇ  ME 22 14 18,50 12 3 11,25 8 4 7,00 1 2 0,50 43 23 37,25 253,842 14 242 242 242 370

15 0 HİLAL YILMAZ  ME 24 4 23,00 11 3 10,25 5 2 4,50 1 6 -0,50 41 15 37,25 253,531 15 244 244 244 373

16 0 ALPEREN GÜRAKAN  ME 23 13 19,75 12 5 10,75 4 1 3,75 2 1 1,75 41 20 36,00 250,437 16 251 251 251 386

17 0 BEYZA DÖLEŞ  ME 26 9 23,75 12 4 11,00 1 1 0,75 39 14 35,50 248,519 17 254 254 254 392

18 0 SELCAN SÜRÜCÜ  ME 19 19 14,25 14 6 12,50 8 10 5,50 3 1 2,75 44 36 35,00 247,847 18 256 256 256 396

19 0 MİLAY GAMZE KURU  ME 20 12 17,00 13 5 11,75 4 1 3,75 3 2 2,50 40 20 35,00 247,736 19 257 257 257 397

20 0 KAAN AKAR  ME 23 12 20,00 11 7 9,25 5 0 5,00 1 1 0,75 40 20 35,00 247,267 20 261 261 261 401

21 0 REŞİT ACAR  ME 19 14 15,50 10 7 8,25 7 2 6,50 6 7 4,25 42 30 34,50 246,649 21 263 263 263 406

22 0 ZEYNEP ÖZGE BAYAV  ME 24 12 21,00 10 7 8,25 6 6 4,50 3 8 1,00 43 33 34,75 246,563 22 264 264 264 407

23 0 NAZLI BALA  ME 27 11 24,25 10 8 8,00 3 2 2,50 40 21 34,75 246,282 23 265 265 265 409

24 0 SALTUK KIRKPINAR  ME 15 11 12,25 6 2 5,50 19 9 16,75 40 22 34,50 245,727 24 268 268 268 415

25 0 SELİN NUR ŞİMŞEK  ME 23 13 19,75 10 5 8,75 4 3 3,25 1 0 1,00 38 21 32,75 240,739 25 285 285 285 441

26 0 TALHA KARAKOÇ  ME 22 17 17,75 11 9 8,75 8 7 6,25 41 33 32,75 240,551 26 287 287 287 444

27 0 BEDRİYEASLAN  ME 17 15 13,25 14 2 13,50 2 0 2,00 2 1 1,75 35 18 30,50 234,488 27 298 298 298 474

28 0 TUĞBA AKÇALAR  ME 21 11 18,25 10 5 8,75 3 2 2,50 1 0 1,00 35 18 30,50 234,183 28 300 300 300 476

29 0 KAAN KARAKAŞ  ME 24 10 21,50 9 6 7,50 3 6 1,50 0 1 -0,25 36 23 30,25 233,103 29 304 304 304 487

30 0 SARENUR KATLANÇ  ME 21 9 18,75 10 5 8,75 2 2 1,50 1 0 1,00 34 16 30,00 232,711 30 307 307 307 490

31 0 AYŞE AYDIN  ME 19 8 17,00 13 2 12,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 34 17 29,75 231,662 31 310 310 310 495

32 0 ARDA BELCİOĞLU  ME 22 14 18,50 10 8 8,00 2 3 1,25 2 3 1,25 36 28 29,00 229,837 32 313 313 313 505

33 0 TÜMER KAPLAN  ME 24 11 21,25 9 9 6,75 1 1 0,75 34 21 28,75 228,767 33 316 316 316 511

34 0 ÖZNUR SALTIK  ME 21 16 17,00 11 5 9,75 3 5 1,75 1 4 0,00 36 30 28,50 228,142 34 318 318 318 513

35 0 EMİN EFE ALTINTAŞ  ME 22 14 18,50 10 7 8,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 34 23 28,25 227,813 35 319 319 319 515

36 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ  ME 25 13 21,75 9 9 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 34 25 27,75 225,777 36 322 322 322 523

37 0 SILA SÜZ  ME 17 17 12,75 13 4 12,00 5 9 2,75 1 4 0,00 36 34 27,50 225,314 37 325 325 325 529

38 0 ELİFNUR ERSAYIM  ME 24 10 21,50 8 10 5,50 1 7 -0,75 2 4 1,00 35 31 27,25 224,583 38 328 328 328 536

39 0 YASEMİN PAŞALAR  ME 21 8 19,00 9 3 8,25 30 11 27,25 224,434 39 330 330 330 539

40 0 MERT ARSLAN  ME 14 17 9,75 12 6 10,50 4 5 2,75 4 1 3,75 34 29 26,75 223,989 40 333 333 333 543

41 0 BEYZA NUR AKAN  ME 20 11 17,25 9 6 7,50 2 1 1,75 1 2 0,50 32 20 27,00 223,835 41 334 334 334 544

42 0 MEHMET ATLI  ME 17 17 12,75 12 8 10,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 35 32 27,00 223,773 42 335 335 335 546

43 0 TURGAY ALBAYRAK  ME 16 19 11,25 12 4 11,00 5 3 4,25 33 26 26,50 222,403 43 336 336 336 557

44 0 LORİN CANİK  ME 21 13 17,75 9 6 7,50 2 5 0,75 32 24 26,00 220,790 44 340 340 340 564

45 0 MELİS DANACIOĞLU  ME 22 10 19,50 5 4 4,00 3 3 2,25 30 17 25,75 219,989 45 341 341 341 567

46 0 ADİLE UĞURLU  ME 17 9 14,75 8 2 7,50 1 2 0,50 2 4 1,00 28 17 23,75 214,481 46 355 355 355 595

47 0 BERAT DEMİRCAN  ME 24 10 21,50 7 11 4,25 1 4 0,00 0 7 -1,75 32 32 24,00 214,448 47 356 356 356 596

48 0 FATMA ÇEŞ ECİ  ME 19 16 15,00 9 4 8,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 30 27 23,25 213,075 48 359 359 359 602

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ HIZ RENK TYT 1 417 417 417 725

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,4 11,1 19,60 10,6 5,1 9,30 8,5 5,6 7,11 5,2 4,6 4,03 46,6 26,4 40,04 262,550

Okul Ortalaması 23,1 10,9 20,38 11,1 5,2 9,82 9,7 5,7 8,27 5,9 4,8 4,69 49,8 26,5 43,16 271,700

KATILIMLAR

49 0 BERKAY KARABACAK  ME 19 15 15,25 9 6 7,50 2 6 0,50 30 27 23,25 212,787 49 361 361 361 605

50 0 MELİSA HATAY  ME 18 15 14,25 10 3 9,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 28 25 21,75 208,213 50 371 371 371 630

51 0 KAYRA HOROZLAR  ME 23 14 19,50 1 4 0,00 1 0 1,00 25 18 20,50 204,585 51 380 380 380 644

52 0 KAAN ARIKAN  ME 19 16 15,00 8 9 5,75 2 6 0,50 0 5 -1,25 29 36 20,00 202,986 52 383 383 383 649

53 0 ZEYNEP AYKAÇ  ME 16 12 13,00 7 6 5,50 2 3 1,25 1 5 -0,25 26 26 19,50 201,777 53 386 386 386 657

54 0 EGEMEN BİLGİÇ  ME 12 4 11,00 7 3 6,25 1 7 -0,75 2 0 2,00 22 14 18,50 199,395 54 390 390 390 664

55 0 UMUT TALHA YİĞİTER  ME 18 10 15,50 5 9 2,75 0 1 -0,25 23 20 18,00 197,371 55 392 392 392 668

56 0 EBRU ELMASOĞLU  ME 15 23 9,25 9 8 7,00 2 5 0,75 2 6 0,50 28 42 17,50 196,174 56 395 395 395 673

57 0 HÜSEYİN GÜLGEN  ME 10 16 6,00 11 7 9,25 1 4 0,00 22 27 15,25 189,561 57 406 406 406 693

58 0 ECE BURŞUK  ME 13 9 10,75 6 3 5,25 0 3 -0,75 19 15 15,25 189,435 58 407 407 407 694

59 0 YAĞMUR ASLAN  ME 12 10 9,50 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 20 10,00 174,205 59 414 414 414 716
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HIZ RENK TYT 1

214,481 82,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ADİLE UĞURLU 120 28 17 75 23 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(595.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 46 355 355 355 595 % 82,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 9 14 14,75 % 37

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaE  CD  C   C  a bbc CdECD CDBECe  Ea

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 2 10 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız D  BAC    E CB a d C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 2 37 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız ddD                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c    a A  A    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 3 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

250,437 53,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ALPEREN GÜRAKAN 120 41 20 59 36 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(386.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 16 251 251 251 386 % 53,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız daDaABECD  dc Ed acaEDbECccDCECbBDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAbdcC  DEBC bBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D CBe     B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız              A Cd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

229,837 69,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ARDA BELCİOĞLU 120 36 28 56 29 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(505.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 32 313 313 313 505 % 69,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdcECDDdAB a  e BEDDcCcADCbCbBeCdEaDc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBbABcd aDEeCACBEad     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dDbBe                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   Bb a     A b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

231,662 68,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
AYŞE AYDIN 120 34 17 69 29 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(495.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 31 310 310 310 495 % 68,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 8 13 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBA EbD   B      BEc EaE DaECDceC aCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 2 5 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAdcC  DEBC CBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 2 4 34 1,00 % 3

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  e  B d     c                   b   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 3 17 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e     e      d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,488 65,38
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEDRİYEASLAN 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(474.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 27 298 298 298 474 % 65,38

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 15 8 13,25 % 33

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız caAcEAcC BA    C  B ddaeCEECDAebaECebeEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 2 4 13,50 % 68

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCAeAC B DE CeDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 0 28 2,00 % 7

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 0 38 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız     B              E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 1 17 1,75 % 9

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız    c     A     C    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

214,448 82,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERAT DEMİRCAN 120 32 32 56 24 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(596.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 47 356 356 356 596 % 82,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaE BCD ACDa eE a EcDbC ECDACbBECeDBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 0 4 1 -1,00 % 0

Felsefe 5 0 5 0 -1,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 11 2 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAe decdcbecB CbC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 3 26 0,25 % 1

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    d   e    a       D              a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 6 1 -1,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 7 13 -1,75 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız bccde c  b          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

212,787 83,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BERKAY KARABACAK 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(605.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 49 361 361 361 605 % 83,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 15 6 15,25 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEcdCcB  D  Ca e bcaDCdECDcCbBECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCAaACdd Dd Ce B CE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  dD    e d  c b   Db                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

248,519 54,07
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA DÖLEŞ 120 39 14 67 35 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(392.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 17 254 254 254 392 % 54,07

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBdBbCDDaA  EE C aEDe CEADCECbcDCEECbB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız bDBbA  C BDEeC aBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız                dE                       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,835 75,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZA NUR AKAN 120 32 20 68 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(544.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 41 334 334 334 544 % 75,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 11 9 17,25 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız  ccBABEeD acB dE C aEDDcCcADCECaBDCc    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdc  BDEeC  BEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 1 27 1,75 % 6

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 1 37 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız      D  c      B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B e          b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 3 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

263,053 42,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
BEYZANUR BOZYİĞİT 120 43 11 66 40 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(307.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 7 204 204 204 307 % 42,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 4 10 25,00 % 63

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaEABC    D     B EEDDCbECDACecECDDBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d    CdDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 4 24 1,00 % 3

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 3 4 33 2,00 % 5

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız    dad     B     dD             B       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 0 17 3,00 % 15

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D        A  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

196,174 92,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EBRU ELMASOĞLU 120 28 42 50 17 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(673.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 56 395 395 395 673 % 92,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 23 2 9,25 % 23

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABcacbbeB cEDa aEcecaccDeaCaBeCEdaba

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 8 3 7,00 % 35

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDacAdbC  Dbee CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 1 1 8 0,75 % 8

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   c  e   cd    B              Cc        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 6 12 0,50 % 3

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız c eceD     c A e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 4 11 27

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

189,435 95,72
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ECE BURŞUK 120 19 15 86 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(694.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 58 407 407 407 694 % 95,72

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 13 9 18 10,75 % 27

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız  B  EAd bB  bE C  B  dc     D CbcECeDBb 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Coğrafya-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Felsefe 5 1 1 3 0,75 % 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  C  A  B c  Cc B aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız             c c                  b      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 0 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 4 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

199,395 91,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EGEMEN BİLGİÇ 120 22 14 84 18 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(664.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 54 390 390 390 664 % 91,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 4 24 11,00 % 28

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBA EC       E    EDacCcAD            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 3 10 6,25 % 31

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAdDCcc               

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aD ce    a e  a   b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    D       A        

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 0 25

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 2 2 13

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 1 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,583 73,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ELİFNUR ERSAYIM 120 35 31 54 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(536.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 38 328 328 328 536 % 73,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBAcEAdCDdc a  C  B EcDDCEaCDACaBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 1 4 0 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 8 10 2 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcaAC ddcEbdeaB aEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 7 22 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 7 32 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  d    ce    a c   Dd   b                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 2 4 14 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   eB     b   eBd    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

227,813 71,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
EMİN EFE ALTINTAŞ 120 34 23 63 28 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(515.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 35 319 319 319 515 % 71,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEABCDaca  ead BeccDeCcECDACbBECeDB a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 3 2 -0,75 % 0

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız aCcBAe c cEcdBDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  db                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   B      A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

261,402 44,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATİH KURT 120 44 18 58 39 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(321.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 9 212 212 212 321 % 44,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEdBCDBea   aE B EEDeCEECDcCbcECDDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 3 3 13,25 % 66

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAC B DEcCBaB CEb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 3 2 1,25 % 18

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız DDeeb   CA  d B   E 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

213,075 83,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
FATMA ÇEŞ ECİ 120 30 27 63 23 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(602.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 48 359 359 359 602 % 83,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcaAeebed    aE aabaceCEcCDACDBECDDBEe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 4 7 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC dBc  C  B aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 4 26 -1,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 4 36 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız       b     d a    a                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 0 5 2,00 % 29

Kimya 7 0 2 5 -0,50 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 3 15 1,25 % 6

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  DB      d  d    c  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 1 0 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

255,206 49,10
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÖKDENİZ GÜNEŞ 120 43 21 56 37 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(356.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 12 233 233 233 356 % 49,10

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 9 2 26,75 % 67

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcbAeCDeACDE CEbB EEDDCdbCDACbBECDDBcC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 4 5 10,00 % 50

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız  dbBAC dBDE C aB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 2 27 0,50 % 2

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 1 3 36 0,25 % 1

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız c e          A                     a    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 4 2 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 2 5 13 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız ebcdC    A       a  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

258,867 45,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
GÜLSÜM TUTAR 120 43 16 61 39 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(333.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 10 223 223 223 333 % 45,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 9 5 23,75 % 59

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız bBAcEABCDBe  E  E BDcEDcCcbCDACDcECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 5 3 10,75 % 54

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC d cdACeDB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 0 36 4,00 % 10

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    D    B      E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e        b  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

253,531 51,45
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HİLAL YILMAZ 120 41 15 64 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(373.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 15 244 244 244 373 % 51,45

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 4 12 23,00 % 58

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA E  C BAb c CE Bc ED CdE DACD ECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 3 6 10,25 % 51

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcaAC   Dd CBDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 2 23 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 2 33 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız e D a       BA    DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 6 13 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız a d d c  d  A      e

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 0 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 0 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 1 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

189,561 95,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
HÜSEYİN GÜLGEN 120 22 27 71 15 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(693.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 57 406 406 406 693 % 95,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 10 16 14 6,00 % 15

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADE dbDBceDc  c   cccceaabDAeb        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBbC aBDEcCBaB adC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 4 25 0,00 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 4 35 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a B e a  c                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 2 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 0 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 1 7 7

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

266,965 38,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
İPEK GÜNBAY 120 48 25 47 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(282.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 5 191 191 191 282 % 38,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 29 8 3 27,00 % 68

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEddCDBc DE CEbB EEDDCcECDACDBECeeBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBeCAd cE CBDBeaEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc   c  Bb  E                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 5 2 -1,25 % 0

Kimya 7 2 2 3 1,50 % 21

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız  eaed ddaA  A   dE  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 1 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

247,267 55,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN AKAR 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(401.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 20 261 261 261 401 % 55,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 12 5 20,00 % 50

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABECDb  Bd b e BdcDbCacDCcCDBeCEbCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 4 1 0 3,75 % 75

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBcAdcC  acBCA     BDDEc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 0 26 4,00 % 13

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 5 0 35 5,00 % 13

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D         B       C      C         

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e           E     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

202,986 89,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN ARIKAN 120 29 36 55 20 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(649.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 52 383 383 383 649 % 89,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 16 5 15,00 % 38

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccaeBECcD dB  E d ecDeECdADCbCeBeCEEaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 3 2 0 2,50 % 50

TYT Sosyal 20 8 9 3 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDaeAaDC  aceC      BDDcc

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 6 22 0,50 % 2

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 6 32 0,50 % 1

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Deec a        Eb        d             

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 5 15 -1,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ea a       b      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 4 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 6 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

233,103 67,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAAN KARAKAŞ 120 36 23 61 30 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(487.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 29 304 304 304 487 % 67,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 10 6 21,50 % 54

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAdbDBA  d a  cbEEDDC ECDcCcBECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 3 1 0,25 % 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d cd CecB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 6 21 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 6 31 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız     d  D e  B   edDb       b            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız   c                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 2 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 6 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

204,585 88,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
KAYRA HOROZLAR 120 25 18 77 20 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(644.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 51 380 380 380 644 % 88,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 14 3 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAaEcBaad aDb CEaB EEDbCEEeDACDBECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 0 1 4 -0,25 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız D b     d  b     e       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 0 29 1,00 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 0 39 1,00 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                   D                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 0 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

220,790 77,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
LORİN CANİK 120 32 24 64 26 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(564.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 44 340 340 340 564 % 77,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 13 6 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABECc  Ad cE C adcebCdcD ECecDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 6 5 7,50 % 38

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbA cC da BC  BECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 5 23 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 5 33 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Ba   ba       abD                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 10 4 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 4 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,773 75,31
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MEHMET ATLI 120 35 32 53 27 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(546.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 42 335 335 335 546 % 75,31

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdECbD ea   ea accecCdADCECbc CdEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 8 0 10,00 % 50

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aeBbAdcCdBDEeCACBECc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 6 18 4,50 % 15

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD   eCB    cd ED    b  b              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 1 6 -0,25 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   e                 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 4 27

KÜMELER 1 0 1 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

307,615 19,17
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİH SÜMER 120 61 23 36 55 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(139.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 1 102 102 102 139 % 19,17

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 10 3 24,50 % 61

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECDbCAc b aC BEDDdddADCECbcDCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 16 2 2 15,50 % 78

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAABDC  DEcCACBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 11 6 13 9,50 % 32

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 11 6 23 9,50 % 24

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B DABc Cc EBBA cEDe a  d                

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 3 2 2 2,50 % 36

Kimya 7 3 1 3 2,75 % 39

Biyoloji 6 1 2 3 0,50 % 8

TYT Fen 20 7 5 8 5,75 % 29

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e aD DC C eA AEe  b 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 5 41

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



HIZ RENK TYT 1

219,989 78,21
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİS DANACIOĞLU 120 30 17 73 25 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(567.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 45 341 341 341 567 % 78,21

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 10 8 19,50 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAaE BCceAd E aE BD ED CdE DACecaCeD EC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 1 3 0,75 % 15

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 0 0 5 0,00 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 5 4 11 4,00 % 20

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız    aAC eBc     B e C     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 3 24 2,25 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 3 34 2,25 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   Dd C c     A     b                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 5 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 3 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

208,213 86,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MELİSA HATAY 120 28 25 67 21 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(630.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 50 371 371 371 630 % 86,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 15 7 14,25 % 36

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız cBADEAdCceA b     B bdDbCccCDACDcECecBaa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 3 7 9,25 % 46

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız eC BAC    E CBcB dEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 3 27 -0,75 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 3 37 -0,75 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a               e a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e e         d  d    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 3 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

223,989 74,90
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MERT ARSLAN 120 34 29 57 26 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(543.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 40 333 333 333 543 % 74,90

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 14 17 9 9,75 % 24

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A DBeBdCb acB      cEcbddbADaECbB CEdabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 6 2 10,50 % 53

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBAAdcC BcEBC CBEde     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 5 22 1,75 % 6

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 4 5 31 2,75 % 7

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  aa dD    a    BaD               C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 3 0 4 3,00 % 43

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 4 1 15 3,75 % 19

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız         C  A A e  A 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 9 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 0 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



HIZ RENK TYT 1

247,736 54,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
MİLAY GAMZE KURU 120 40 20 60 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(397.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 19 257 257 257 397 % 54,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 20 12 8 17,00 % 43

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız Da eE BCDeAaD  a  B dcD aEECDACecECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 5 2 11,75 % 59

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBAC deDEACeaB CEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 1 25 3,75 % 13

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 1 35 3,75 % 9

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D         e    CD      D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 2 0 4 2,00 % 33

TYT Fen 20 3 2 15 2,50 % 13

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız e c      A    BC    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 2 2 33

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 0 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,282 56,41
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NAZLI BALA 120 40 21 59 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(409.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 23 265 265 265 409 % 56,41

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 11 2 24,25 % 61

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBADEAdCDeA DEbCE cbdEDeCdECDACecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe 5 2 2 1 1,50 % 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 8 2 8,00 % 40

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DabBACbBdDE Cac bdEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D         dA    Dd                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

270,164 36,28
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA AKSU 120 47 17 56 42 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(263.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 3 179 179 179 263 % 36,28

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 26 10 4 23,50 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBcBECDD ABe E a BEcecCdADCECDcDCEcCDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 1 1 2,75 % 55

Coğrafya-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDB eecCAdDEBC  BEa      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 2 20 7,50 % 25

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 8 2 30 7,50 % 19

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  bC B E  d BED                      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 1 0 5 1,00 % 17

TYT Fen 20 2 0 18 2,00 % 10

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız            A     B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 1 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

267,952 37,93
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
NİSA TAŞKIRAN 120 49 29 42 41 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(275.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 4 187 187 187 275 % 37,93

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 27 13 0 23,75 % 59

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECDeCABCEEaCbBEDbbCcADecCeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 7 2 9,25 % 46

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdbC BadeCACBEd      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 5 20 3,75 % 13

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 5 6 29 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  BD eD a  E    caD  a          a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 2 2 3 1,50 % 21

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 2 1 3 1,75 % 29

TYT Fen 20 6 3 11 5,25 % 26

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız  Da d C    A AECd   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

253,842 51,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖMER GÜLEÇ 120 43 23 54 37 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(370.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 14 242 242 242 370 % 51,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 14 4 18,50 % 46

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEAd  ad DE aEbcbdEDDCEcCDcCDcECeDBbC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 3 5 11,25 % 56

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DdbB C B DE CeDBACE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 4 19 6,00 % 20

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 8 4 28 7,00 % 18

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız B D B  b    BA B  Dcc  c           C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 2 5 -0,50 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 2 17 0,50 % 3

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız    da       A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 1 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

228,142 70,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ÖZNUR SALTIK 120 36 30 54 28 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(513.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 34 318 318 318 513 % 70,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 16 3 17,00 % 43

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBAdbCD accbEEDC eEcedCcAD ECeceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 5 4 9,75 % 49

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAecC  DdBC CBdC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 4 23 2,00 % 7

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 3 5 32 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  e   cE    ddD             a        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız B ae       d  c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 6 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 1 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,649 56,00
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
REŞİT ACAR 120 42 30 48 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(406.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 21 263 263 263 406 % 56,00

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 14 7 15,50 % 39

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdAcEdcdcBA     b B dEbDCaECDAeecECDDBEa

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DaAeAC  accAC DBdbEC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 1 0 9 1,00 % 10

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız  BD B bD    B   A        c       C      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 4 0 3 4,00 % 57

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 6 7 7 4,25 % 21

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız bacdbDcCC   AB   Ea 

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 1 1 50

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 1 0 100

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 1 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

254,251 50,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
RÜMEYSA KAYA 120 43 22 55 37 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(365.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 13 239 239 239 365 % 50,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 12 6 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECD  Aa  E C aEDedCdADCECecaCEEaeB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 4 0 1 4,00 % 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBcAd CddDEBC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 7 1 22 6,75 % 23

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 7 2 31 6,50 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   Db D    E B  BED                   e  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 4 3 -1,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 0 4 16 -1,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e ea  d             

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 8 7 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 1 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 1 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 1 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

245,727 57,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SALTUK KIRKPINAR 120 40 22 58 34 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(415.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 24 268 268 268 415 % 57,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 15 11 14 12,25 % 31

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADaBeBECc  dBbc bC aEDbbCEcDCE          

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 1 0 4 1,00 % 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız aDBbA DC  D              

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 14 7 9 12,25 % 41

Geometri 10 5 2 3 4,50 % 45

TYT Matematik 40 19 9 12 16,75 % 42

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız B D  DCbBBEBBA BaDd aC d cA e CBaC  bC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 5 1 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 10 7 45

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 1 1 33

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 1 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

232,711 67,59
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SARENUR KATLANÇ 120 34 16 70 30 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(490.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 30 307 307 307 490 % 67,59

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 9 10 18,75 % 47

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBA EAdCD c    ac c cEDDCaE DACbcEC DBEC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBAC d cE CeDB  EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 2 26 1,50 % 5

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 2 36 1,50 % 4

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız        e    B     Db                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 0 6 1,00 % 14

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          A          

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 3 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

247,847 54,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELCAN SÜRÜCÜ 120 44 36 40 35 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(396.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 18 256 256 256 396 % 54,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 19 19 2 14,25 % 36

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDacBEecbddBda  aDBEeDdCEADdcCeBcCEaaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 0 2,50 % 50

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 6 0 12,50 % 63

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDabABDCABaEBCcaBECd     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 7 17 4,25 % 14

Geometri 10 2 3 5 1,25 % 13

TYT Matematik 40 8 10 22 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dDdd  a  EB   aED    be D    ae    eC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   cD       A A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 2 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 6 6 27

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,739 60,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SELİN NUR ŞİMŞEK 120 38 21 61 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(441.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 25 285 285 285 441 % 60,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 23 13 4 19,75 % 49

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DdA EABCb AaDEba  BccEDDCdECDACecECeDBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DebBACA  cE CeDBd E      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 3 23 3,25 % 11

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 3 33 3,25 % 8

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D    Dc   B E   ad                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız D                   

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 1 50

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

284,106 29,52
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ŞEYMA KARABACAK 120 54 27 39 47 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(214.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 2 147 147 147 214 % 29,52

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 13 5 18,75 % 47

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECce AB  E a BcDbECEcDCcCecDCEbaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 4 1 0 3,75 % 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 3 4 12,25 % 61

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız eDBbABDC BaEBCA BE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 8 7 15 6,25 % 21

Geometri 10 5 0 5 5,00 % 50

TYT Matematik 40 13 7 20 11,25 % 28

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız BaD  ca    B b BdDd DC   c  B  B  E DC C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 2 4 0,50 % 7

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 1 2 2,75 % 46

TYT Fen 20 6 4 10 5,00 % 25

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   eDe  d   A A dCB E

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 7 6 32

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 1 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 2 0 100

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 0 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 1 0 100

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,314 72,97
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
SILA SÜZ 120 36 34 50 27 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(529.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 37 325 325 325 529 % 72,97

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 17 17 6 12,75 % 32

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaAc AddaBAaDa CdbB cEDeC EeDcCecECc B a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 0 1 4,00 % 80

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 13 4 3 12,00 % 60

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCcBdC BBDdAC DBd EC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 7 20 1,25 % 4

Geometri 10 2 2 6 1,50 % 15

TYT Matematik 40 5 9 26 2,75 % 7

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   aed  c   Ba Ea   b    D     bc C C    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 3 4 -0,75 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 4 15 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız aec      A  c       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 2 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 6 6 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 1 0 100

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 1 1 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 2 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 1 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

240,551 61,24
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TALHA KARAKOÇ 120 41 33 46 32 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(444.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 26 287 287 287 444 % 61,24

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 17 1 17,75 % 44

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBbcECDbCAa EEeCcBEcbdCbADCaCbcDCEbCbd

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 9 0 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDeAeBDCdBDaeCbaBEdc     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 6 19 3,50 % 12

Geometri 10 3 1 6 2,75 % 28

TYT Matematik 40 8 7 25 6,25 % 16

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bb  De    c   cEDe a D       C      CeC

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 7 8 47

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 5 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 1 0 50

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 1 0 50

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 1 2 33

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

257,762 46,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUBA YAKIN 120 44 23 53 38 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(338.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 11 227 227 227 338 % 46,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 10 5 22,50 % 56

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız dcDBe ECD acdb E C BEDDECEADCECeceCEECDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız d abABcd ccEcCACdECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 2 24 3,50 % 12

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 4 2 34 3,50 % 9

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   D  D      BA e    a                   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 1 4 1,75 % 25

Biyoloji 6 3 0 3 3,00 % 50

TYT Fen 20 6 2 12 5,50 % 28

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız   eD   d   A AEC B  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 3 3 50

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 0 75

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 1 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 12 3 80

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 1 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 1 0 50

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100

CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

234,183 65,66
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TUĞBA AKÇALAR 120 35 18 67 30 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(476.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 28 300 300 300 476 % 65,66

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 11 8 18,25 % 46

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBABECb  A   d   BEDDdCEcDdECbcDCEbecB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Coğrafya-1 5 2 0 3 2,00 % 40

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 0 3,75 % 75

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 5 5 8,75 % 44

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız  eBbeB C  DEeC CBECb     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 3 2 25 2,50 % 8

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 3 2 35 2,50 % 6

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DAc     Ee                            

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 0 6 1,00 % 14

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 0 19 1,00 % 5

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız    D                

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 6 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

228,767 70,48
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TÜMER KAPLAN 120 34 21 65 28 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(511.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 33 316 316 316 511 % 70,48

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 11 5 21,25 % 53

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AaDBABEecD  B ad C aEcDcCbcDCECDBDCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 3 0 1,25 % 25

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 2 3 0 1,25 % 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeacA DddBaEeCcdBEC      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 1 1 28 0,75 % 3

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 1 1 38 0,75 % 2

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  Bb                                     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 2 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 13 2 87

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

222,403 76,83
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
TURGAY ALBAYRAK 120 33 26 61 26 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(557.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 43 336 336 336 557 % 76,83

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 19 5 11,25 % 28

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DaADEdBCcBA b  CE cbdbcbabc DcCDcECeeBda

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 1 2,75 % 55

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 12 4 4 11,00 % 55

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCABAd d DE CBcB CEa     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 5 3 22 4,25 % 14

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 5 3 32 4,25 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   D B  DcB  B     ab                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 9 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 3 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

197,371 92,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
UMUT TALHA YİĞİTER 120 23 20 77 18 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(668.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 55 392 392 392 668 % 92,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 18 10 12 15,50 % 39

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDB  ECc   a d  C ccDe C ADCECDceCEa bB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 1 2 2 0,50 % 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 1 3 1 0,25 % 5

TYT Sosyal 20 5 9 6 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız dDB ed Cc  Ede       Dabe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 1 29 -0,25 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız                a                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 0 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 8 5 53

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

174,205 98,76
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR ASLAN 120 15 20 85 10 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(716.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 59 414 414 414 716 % 98,76

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 12 10 18 9,50 % 24

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAa Adacd     aE B  c    a   deBEC DB C

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 1 0 4 1,00 % 20

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 0 3 2 -0,75 % 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 5 0,00 % 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 3 2 -0,75 % 0

TYT Sosyal 20 2 8 10 0,00 % 0

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız     AC  de  aea     cb  a

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 0 30 0,00 % 0

Geometri 10 0 1 9 -0,25 % 0

TYT Matematik 40 0 1 39 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız                                 a       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 1 1 18 0,75 % 4

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız          b  A       

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 1 3 25

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 5 3 33

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 0 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

225,777 72,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YAĞMUR DEMİRTAŞ 120 34 25 61 27 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(523.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 36 322 322 322 523 % 72,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 25 13 2 21,75 % 54

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız ADDBABEbDb dB adcCbBEDebCEADCECDcDCEbCbe

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 2 0 2,50 % 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 9 2 6,75 % 34

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBcAdcd BcEBCbCdE b     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 0 2 28 -0,50 % 0

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 0 2 38 -0,50 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  d   e                                  

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 0 0 7 0,00 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 0 1 19 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız               c     

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 6 0 100

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 0 1 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 2 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

224,434 74,34
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YASEMİN PAŞALAR 120 30 11 79 27 ,25

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(539.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 39 330 330 330 539 % 74,34

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 21 8 11 19,00 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız A cBABEaD  AB    a a D EC ADCaCDceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 1 4 -0,25 % 0

Felsefe 5 3 0 2 3,00 % 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 2 3,00 % 60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 9 3 8 8,25 % 41

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CeBbA  e  DE C CBE       

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Matematik 40 0 0 40 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Fen 20 0 0 20 0,00 % 0

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 1 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 3 1 75

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 0 1 0

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

PARAGRAF YORUMU 15 9 4 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 0 1 0

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 0 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

263,858 41,79
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
YİĞİT GÜLERMAN 120 45 18 57 40 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(303.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 6 201 201 201 303 % 41,79

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 22 11 7 19,25 % 48

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AccBABECDD d     a BEDDbCccDdECeBeCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 0 5,00 % 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 14 4 2 13,00 % 65

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBbAdcC BDEeC CBECA     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 2 22 5,50 % 18

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 6 2 32 5,50 % 14

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız   DAdDeCB      B                        

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 0 0 7 0,00 % 0

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız            A AEe    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 0 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 10 5 67

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 2 23

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

201,777 90,62
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP AYKAÇ 120 26 26 68 19 ,50

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(657.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 53 386 386 386 657 % 90,62

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 16 12 12 13,00 % 33

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAeEAB bB        B ddDaC a DcCDcECebBca

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 3 2 0 2,50 % 50

Coğrafya-1 5 0 2 3 -0,50 % 0

Felsefe 5 2 1 2 1,75 % 35

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 2 1,75 % 35

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 7 6 7 5,50 % 28

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DacBAe   e  CeDB aE      

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 2 3 25 1,25 % 4

Geometri 10 0 0 10 0,00 % 0

TYT Matematik 40 2 3 35 1,25 % 3

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız   a         d   b DE                    

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 3 3 0,25 % 4

Kimya 7 0 1 6 -0,25 % 0

Biyoloji 6 0 1 5 -0,25 % 0

TYT Fen 20 1 5 14 -0,25 % 0

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız eecB     d     e    

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 2 1 50

YAZIM KURALLARI 1 1 0 100

SES BİLGİSİ 1 0 0 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 0 0

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

PARAGRAF YORUMU 15 6 7 40

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 0 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 0 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 1 0

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 0 0 0

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

262,241 43,03
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZEN 120 46 24 50 40 ,00

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(312.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 8 206 206 206 312 % 43,03

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 28 8 4 26,00 % 65

Cevap Anahtarı B ADDBABECDDCABCEEDCDBEDDECEADCECDBDCEECDB

Cevaplarınız AcDBdBECDDCAd  E C BEDDdCEADCECaceCEEaDB

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 5 0 0 5,00 % 100

Coğrafya-1 5 1 3 1 0,25 % 5

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1 1,50 % 30

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 11 6 3 9,50 % 48

Cevap Anahtarı B CDBAABDCABDEBCACBECABDDEA

Cevaplarınız CDBAAacC eaEBC CB db     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 4 6 20 2,50 % 8

Geometri 10 0 3 7 -0,75 % 0

TYT Matematik 40 4 9 27 1,75 % 4

Cevap Anahtarı B BBDABDCCBBEBBAABEDCADCDCCDAEBDCBBCEDDCCC

Cevaplarınız  dD  De   E    dbD b  e       b    cb   

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 1 5 0,75 % 11

Kimya 7 2 0 5 2,00 % 29

Biyoloji 6 0 0 6 0,00 % 0

TYT Fen 20 3 1 16 2,75 % 14

Cevap Anahtarı B BDBDADCCCBCAEAECCBAE

Cevaplarınız e    D     A A      

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 4 2 67

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 1 0 100

TAMLAMALAR 1 1 0 100

KARMA DİL BİLGİSİ 2 1 0 50

FİİLİMSİLER 1 0 0 0

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 11 4 73

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 5 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 0 1 0

VERİ 1 0 0 0

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 2 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 0 0 0

OPTİK 1 0 0 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



HIZ RENK TYT 1

246,563 56,14
%

MANİSA / YUNUSEMRE
KEP AKADEMİ

 ME  -  0
ZEYNEP ÖZGE BAYAV 120 43 33 44 34 ,75

1. Öğrenci

Sizin yeriniz

(407.)

Sonuncu Öğrenci

Soru Doğru Yanlış Boş Net

Şube Kurum İlçe İl Genel
Öğrenci Sıra No 22 264 264 264 407 % 56,14

Sınava Katılan Öğrenci Sayısı 59 417 417 417 725

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

TYT Türkçe 40 24 12 4 21,00 % 53

Cevap Anahtarı A DBADEABCDBACDECCEDBDEEDDCEECDACDBECDDBEC

Cevaplarınız DBAcEABCDed aE CE BebEcaCEadDACcdECDDBE 

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Tarih-1 5 4 1 0 3,75 % 75

Coğrafya-1 5 1 2 2 0,50 % 10

Felsefe 5 3 1 1 2,75 % 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 0 1,25 % 25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 5 0,00 % 0

TYT Sosyal 20 10 7 3 8,25 % 41

Cevap Anahtarı A DCABACABBDEACBDBACECDEBAD

Cevaplarınız DCbBAC d cE CBaBedaC     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Matematik-1 30 6 4 20 5,00 % 17

Geometri 10 0 2 8 -0,50 % 0

TYT Matematik 40 6 6 28 4,50 % 11

Cevap Anahtarı A BBDCBCADBBABBAEBACDEDCCDDDBAECCBBCDCEDCC

Cevaplarınız e b Ba e    BA    DED         b   a     

Soru Doğru Yanlış Boş Net Başarı

Fizik 7 1 6 0 -0,50 % 0

Kimya 7 1 1 5 0,75 % 11

Biyoloji 6 1 1 4 0,75 % 13

TYT Fen 20 3 8 9 1,00 % 5

Cevap Anahtarı A DDBBCDACCAECABBCCEEA

Cevaplarınız acecCec  d  A e  E  

S D Y B%

Türkçe 0 0 0 0

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 6 5 1 83

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 4 4 0 100

YAZIM KURALLARI 1 0 1 0

SES BİLGİSİ 1 0 1 0

TAMLAMALAR 1 0 0 0

KARMA DİL BİLGİSİ 2 0 1 0

FİİLİMSİLER 1 1 0 100

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100

CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100

CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1 1 0 100

AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0

PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

PARAGRAF YORUMU 15 9 5 60

S D Y B%

Tarih-1 0 0 0 0

İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 1 1 0 100

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100

YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100

ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 0 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100

BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0

KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe 0 0 0 0

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 0 0 0 0

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0

AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0

GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 0 0 0 0

S D Y B%

Matematik-1 0 0 0 0

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18

KÜMELER 1 0 0 0

FONKSİYONLAR 1 0 0 0

MANTIK 1 1 0 100

VERİ 1 1 0 100

POLİNOMLAR 2 0 0 0

SAYMA VE OLASILIK 2 0 0 0

Geometri 0 0 0 0

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 3 0 1 0

ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0

ÖZEL ÜÇGENLER 2 0 1 0

ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0

UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

S D Y B%

Fizik 0 0 0 0

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0

ENERJİ 1 1 0 100

OPTİK 1 0 1 0

Kimya 0 0 0 0

KARIŞIMLAR 1 0 0 0

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0

MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0

KİMYA HER YERDE 1 1 0 100

ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji 0 0 0 0

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0

CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0

HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100

HÜCRE 1 0 0 0

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

TYT Türkçe

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-3 Metne Sözcük Yerleştirme D

1

%1,69

1

%1,69

9

%15,25

47

%79,66
 

1

%1,69
 

Doğru (%79,66)

Yanlış (%18,64)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-4 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri B

9

%15,25

48

%81,36
 

2

%3,39
   

Doğru (%81,36)

Yanlış (%18,64)

Boş (%0,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-1 Sözcükte Anlam A

54

%91,53
  

2

%3,39
 

3

%5,08
 

Doğru (%91,53)

Yanlış (%3,39)

Boş (%5,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-2 Deyimler ve Atasözleri D

13

%22,03
 

28

%47,46

10

%16,95

2

%3,39

6

%10,17
 

Doğru (%16,95)

Yanlış (%72,88)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 Söz Öbeklerinde Anlam E

1

%1,69

3

%5,08

1

%1,69

1

%1,69

51

%86,44

2

%3,39
 

Doğru (%86,44)

Yanlış (%10,17)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-5 Söz Öbeklerinde Anlam A

35

%59,32

1

%1,69

4

%6,78

8

%13,56

4

%6,78

7

%11,86
 

Doğru (%59,32)

Yanlış (%28,81)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-6 Cümlede Kavramlar B  

33

%55,93

4

%6,78

14

%23,73

2

%3,39

6

%10,17
 

Doğru (%55,93)

Yanlış (%33,90)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-8 İki Cümleyi Birleştirme C

4

%6,78

4

%6,78

42

%71,19

2

%3,39

4

%6,78

3

%5,08
 

Doğru (%71,19)

Yanlış (%23,73)

Boş (%5,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9 Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri D

2

%3,39

7

%11,86

14

%23,73

31

%52,54
 

5

%8,47
 

Doğru (%52,54)

Yanlış (%38,98)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-13 Büyük Harflerin Yazılışı B

6

%10,17

28

%47,46

3

%5,08

6

%10,17

7

%11,86

9

%15,25
 

Doğru (%47,46)

Yanlış (%37,29)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Ses Bilgisi - Karma A

25

%42,37
 

9

%15,25

9

%15,25

4

%6,78

12

%20,34
 

Doğru (%42,37)

Yanlış (%37,29)

Boş (%20,34)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Tamlamalar - Karma C

11

%18,64

2

%3,39

7

%11,86

3

%5,08

1

%1,69

35

%59,32
 

Doğru (%11,86)

Yanlış (%28,81)

Boş (%59,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-10 Karma Dil Bilgisi D

2

%3,39

9

%15,25
 

20

%33,90

2

%3,39

26

%44,07
 

Doğru (%33,90)

Yanlış (%22,03)

Boş (%44,07)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-15 Fiilimsiler - Karma E

6

%10,17

2

%3,39

5

%8,47

3

%5,08

14

%23,73

29

%49,15
 

Doğru (%23,73)

Yanlış (%27,12)

Boş (%49,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-14 Karma Dil Bilgisi C  

5

%8,47

1

%1,69

2

%3,39

2

%3,39

49

%83,05
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%15,25)

Boş (%83,05)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-18 Kök ve Kök Çeşitleri C

18

%30,51
 

27

%45,76

1

%1,69

3

%5,08

10

%16,95
 

Doğru (%45,76)

Yanlış (%37,29)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-16 Cümlenin Ögeleri - Karma E

1

%1,69

2

%3,39

2

%3,39

6

%10,17

28

%47,46

20

%33,90
 

Doğru (%47,46)

Yanlış (%18,64)

Boş (%33,90)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-17 Cümle Türleri - Karma D

3

%5,08

5

%8,47

1

%1,69

2

%3,39

2

%3,39

46

%77,97
 

Doğru (%3,39)

Yanlış (%18,64)

Boş (%77,97)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20 Noktalama İşaretleri - Karma B

13

%22,03

34

%57,63

7

%11,86
 

3

%5,08

2

%3,39
 

Doğru (%57,63)

Yanlış (%38,98)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19 Zamir Türleri D

1

%1,69

6

%10,17

4

%6,78

3

%5,08

2

%3,39

43

%72,88
 

Doğru (%5,08)

Yanlış (%22,03)

Boş (%72,88)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-24 Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle E  

11

%18,64

13

%22,03

15

%25,42

14

%23,73

6

%10,17
 

Doğru (%23,73)

Yanlış (%66,10)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-21 Düşünceyi Geliştirme Yolları E

1

%1,69

2

%3,39

11

%18,64

6

%10,17

38

%64,41

1

%1,69
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%33,90)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22 Paragrafı İkiye Ayırma D

2

%3,39

1

%1,69

16

%27,12

38

%64,41

1

%1,69

1

%1,69
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%33,90)

Boş (%1,69)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D

3

%5,08

10

%16,95

2

%3,39

20

%33,90

16

%27,12

8

%13,56
 

Doğru (%33,90)

Yanlış (%52,54)

Boş (%13,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-25 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) C

4

%6,78
 

50

%84,75

2

%3,39

1

%1,69

2

%3,39
 

Doğru (%84,75)

Yanlış (%11,86)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-26 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

4

%6,78

5

%8,47

12

%20,34

13

%22,03

17

%28,81

8

%13,56
 

Doğru (%28,81)

Yanlış (%57,63)

Boş (%13,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-30 Paragrafta Yardımcı Düşünceler E

8

%13,56

4

%6,78

8

%13,56
 

37

%62,71

2

%3,39
 

Doğru (%62,71)

Yanlış (%33,90)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-29 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C

2

%3,39

1

%1,69

38

%64,41

4

%6,78

4

%6,78

10

%16,95
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%18,64)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28 Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) D    

58

%98,31
 

1

%1,69
 

Doğru (%98,31)

Yanlış (%0,00)

Boş (%1,69)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-27 Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama A

39

%66,10
 

16

%27,12
  

4

%6,78
 

Doğru (%66,10)

Yanlış (%27,12)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-35 Paragrafta Yardımcı Düşünceler C   

53

%89,83

1

%1,69

3

%5,08

2

%3,39
 

Doğru (%89,83)

Yanlış (%6,78)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-32 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D

4

%6,78

17

%28,81

2

%3,39

17

%28,81

17

%28,81

2

%3,39
 

Doğru (%28,81)

Yanlış (%67,80)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-33 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

1

%1,69

21

%35,59

32

%54,24

1

%1,69
 

4

%6,78
 

Doğru (%35,59)

Yanlış (%57,63)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-36 Paragrafın Yorumlanması E

1

%1,69
 

1

%1,69

2

%3,39

51

%86,44

4

%6,78
 

Doğru (%86,44)

Yanlış (%6,78)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-31 Cümleyi Yorumlama ve Açıklama C   

56

%94,92
  

3

%5,08
 

Doğru (%94,92)

Yanlış (%0,00)

Boş (%5,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-34 Paragrafın Yorumlanması D

1

%1,69
 

2

%3,39

22

%37,29

27

%45,76

7

%11,86
 

Doğru (%37,29)

Yanlış (%50,85)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-39 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular D  

8

%13,56

2

%3,39

39

%66,10

4

%6,78

6

%10,17
 

Doğru (%66,10)

Yanlış (%23,73)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-40 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular B

1

%1,69

47

%79,66

1

%1,69

1

%1,69

3

%5,08

6

%10,17
 

Doğru (%79,66)

Yanlış (%10,17)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-37 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular E

5

%8,47

8

%13,56

7

%11,86

3

%5,08

29

%49,15

7

%11,86
 

Doğru (%49,15)

Yanlış (%38,98)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-38 Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular C

30

%50,85
 

19

%32,20
 

2

%3,39

8

%13,56
 

Doğru (%32,20)

Yanlış (%54,24)

Boş (%13,56)

TYT Sosyal

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-2 İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları D

2

%3,39
  

42

%71,19

10

%16,95

5

%8,47
 

Doğru (%71,19)

Yanlış (%20,34)

Boş (%8,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-1

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi
teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını
açıklar.

C
8

%13,56

1

%1,69

38

%64,41

4

%6,78

2

%3,39

6

%10,17
 

Doğru (%64,41)

Yanlış (%25,42)

Boş (%10,17)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-4

Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması
ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı
arasındaki süreçte meydana gelen başlıca
siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar
üzerinde gösterir.

A
12

%20,34

22

%37,29

17

%28,81
 

1

%1,69

7

%11,86
 

Doğru (%20,34)

Yanlış (%67,80)

Boş (%11,86)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-3

Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-
ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi
şartlar bağlamında değerlendirir.

B
9

%15,25

44

%74,58
  

3

%5,08

3

%5,08
 

Doğru (%74,58)

Yanlış (%20,34)

Boş (%5,08)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-5

Atatürk ilke ve inkılaplarını oluşturan temel
esasları Atatürkçü düşünce sistemi açısından
analiz eder.

A
49

%83,05

2

%3,39
 

1

%1,69

5

%8,47

2

%3,39
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%13,56)

Boş (%3,39)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8

Türkiye'deki su varlıklarının genel
özelliklerini ve dağılışını açıklar. C   

47

%79,66

5

%8,47

4

%6,78

3

%5,08
 

Doğru (%79,66)

Yanlış (%15,25)

Boş (%5,08)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-9

Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun
yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. A

4

%6,78

1

%1,69

2

%3,39

5

%8,47
 

47

%79,66
 

Doğru (%6,78)

Yanlış (%13,56)

Boş (%79,66)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde
kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. B

3

%5,08

13

%22,03

1

%1,69

26

%44,07

3

%5,08

13

%22,03
 

Doğru (%22,03)

Yanlış (%55,93)

Boş (%22,03)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-10

Uluslararası ulaşım hatlarını bölgesel ve
küresel etkileri açısından analiz eder. B

2

%3,39

16

%27,12

2

%3,39

7

%11,86

3

%5,08

29

%49,15
 

Doğru (%27,12)

Yanlış (%23,73)

Boş (%49,15)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-7 Afetlerden korunma yöntemlerini açıklar. D  

2

%3,39

27

%45,76

19

%32,20

2

%3,39

9

%15,25
 

Doğru (%32,20)

Yanlış (%52,54)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-12 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. E

1

%1,69

1

%1,69

3

%5,08

8

%13,56

36

%61,02

10

%16,95
 

Doğru (%61,02)

Yanlış (%22,03)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-15

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. A

11

%18,64

4

%6,78

6

%10,17
  

38

%64,41
 

Doğru (%18,64)

Yanlış (%16,95)

Boş (%64,41)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-14

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. C

1

%1,69

1

%1,69

49

%83,05

2

%3,39

2

%3,39

4

%6,78
 

Doğru (%83,05)

Yanlış (%10,17)

Boş (%6,78)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-13

Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B

1

%1,69

21

%35,59

3

%5,08

2

%3,39

23

%38,98

9

%15,25
 

Doğru (%35,59)

Yanlış (%49,15)

Boş (%15,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. D

15

%25,42
 

8

%13,56

28

%47,46
 

8

%13,56
 

Doğru (%47,46)

Yanlış (%38,98)

Boş (%13,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-17 İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. B

1

%1,69

48

%81,36
 

2

%3,39
 

8

%13,56
 

Doğru (%81,36)

Yanlış (%5,08)

Boş (%13,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20

İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı
tanır. A

5

%8,47

6

%10,17

2

%3,39

7

%11,86

3

%5,08

36

%61,02
 

Doğru (%8,47)

Yanlış (%30,51)

Boş (%61,02)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya
özen gösterir. C

8

%13,56

1

%1,69

24

%40,68

9

%15,25

2

%3,39

15

%25,42
 

Doğru (%40,68)

Yanlış (%33,90)

Boş (%25,42)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı
bölgelerindeki etkilerini fark eder. E

1

%1,69

1

%1,69
 

2

%3,39

45

%76,27

10

%16,95
 

Doğru (%76,27)

Yanlış (%6,78)

Boş (%16,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-16

İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini
değerlendirir. C

4

%6,78

2

%3,39

35

%59,32

1

%1,69
 

17

%28,81
 

Doğru (%59,32)

Yanlış (%11,86)

Boş (%28,81)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-23 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D

1

%1,69
 

1

%1,69

2

%3,39
 

55

%93,22
 

Doğru (%3,39)

Yanlış (%3,39)

Boş (%93,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. E  

2

%3,39

1

%1,69
 

1

%1,69

55

%93,22
 

Doğru (%1,69)

Yanlış (%5,08)

Boş (%93,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-21

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini
açıklar. B  

2

%3,39
   

57

%96,61
 

Doğru (%3,39)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,61)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-25

Din felsefesinin konusunu ve sorularını
açıklar. A   

2

%3,39
 

1

%1,69

56

%94,92
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%5,08)

Boş (%94,92)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-22 Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. D

1

%1,69
  

3

%5,08
 

55

%93,22
 

Doğru (%5,08)

Yanlış (%1,69)

Boş (%93,22)

TYT Matematik

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-1

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B  

6

%10,53

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51

47

%82,46
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%7,02)

Boş (%82,46)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-5

Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden
durumları içeren problemleri çözer. B  

3

%5,26

2

%3,51

7

%12,28

2

%3,51

43

%75,44
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%19,30)

Boş (%75,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3 Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. D

6

%10,53

4

%7,02

1

%1,75

30

%52,63

1

%1,75

15

%26,32
 

Doğru (%52,63)

Yanlış (%21,05)

Boş (%26,32)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-7 Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. C

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51

3

%5,26

5

%8,77

45

%78,95
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%17,54)

Boş (%78,95)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-2 Sayı Kümeleri B

6

%10,53

10

%17,54
 

6

%10,53
 

35

%61,40
 

Doğru (%17,54)

Yanlış (%21,05)

Boş (%61,40)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-8 Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler C

5

%8,77

1

%1,75

5

%8,77

1

%1,75
 

45

%78,95
 

Doğru (%8,77)

Yanlış (%12,28)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-4

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

3

%5,26

4

%7,02

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51

46

%80,70
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%14,04)

Boş (%80,70)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-6

Mutlak değer içeren birinci dereceden bir
bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm
kümelerini bulur.

D  
2

%3,51

5

%8,77

17

%29,82

11

%19,30

22

%38,60
 

Doğru (%29,82)

Yanlış (%31,58)

Boş (%38,60)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-9

Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem
ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini
bulur.

B
1

%1,75

6

%10,53

5

%8,77
  

45

%78,95
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%10,53)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-12

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B  

5

%8,77

1

%1,75

1

%1,75

2

%3,51

48

%84,21
 

Doğru (%8,77)

Yanlış (%7,02)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-15

Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme
işlemleri yardımıyla problemler çözer. A    

1

%1,75
 

56

%98,25
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,75)

Boş (%98,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-10 Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. B  

3

%5,26

3

%5,26
 

1

%1,75

50

%87,72
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%7,02)

Boş (%87,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-16

Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki
önermenin denkliğini ve önermenin değilini
açıklar.

B
7

%12,28

19

%33,33

6

%10,53

6

%10,53

2

%3,51

17

%29,82
 

Doğru (%33,33)

Yanlış (%36,84)

Boş (%29,82)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-14

Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini
hesaplayarak yorumlar. A

9

%15,79

1

%1,75

1

%1,75

1

%1,75
 

45

%78,95
 

Doğru (%15,79)

Yanlış (%5,26)

Boş (%78,95)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-11 Sayı Kümeleri E

3

%5,26

1

%1,75

2

%3,51

2

%3,51

11

%19,30

38

%66,67
 

Doğru (%19,30)

Yanlış (%14,04)

Boş (%66,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-13 Polinomların Çarpanlara Ayrılması B

1

%1,75

6

%10,53
  

1

%1,75

49

%85,96
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%3,51)

Boş (%85,96)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-20 Sayı Kümeleri A

1

%1,75

4

%7,02
  

1

%1,75

51

%89,47
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%8,77)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-19

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

1

%1,75

4

%7,02

2

%3,51

50

%87,72
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%10,53)

Boş (%87,72)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-18

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

2

%3,51

1

%1,75
 

25

%43,86

1

%1,75

28

%49,12
 

Doğru (%43,86)

Yanlış (%7,02)

Boş (%49,12)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-17 Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. E

4

%7,02

8

%14,04

2

%3,51

5

%8,77

14

%24,56

24

%42,11
 

Doğru (%24,56)

Yanlış (%33,33)

Boş (%42,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-21
B-26

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

1

%1,75

1

%1,75

3

%5,26

3

%5,26
 

49

%85,96
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%8,77)

Boş (%85,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-22
B-24

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

1

%1,75

2

%3,51

1

%1,75

53

%92,98
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%5,26)

Boş (%92,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-23
B-22

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. C   

2

%3,51
  

55

%96,49
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%0,00)

Boş (%96,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-24
B-23

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D  

3

%5,26

1

%1,75

1

%1,75

1

%1,75

51

%89,47
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%8,77)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-25
B-30

Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve
bölme işlemlerini yapar. D    

1

%1,75
 

56

%98,25
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-26
B-21

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. D

5

%8,77
 

1

%1,75

2

%3,51
 

49

%85,96
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%10,53)

Boş (%85,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-27
B-29

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. B  

1

%1,75
  

1

%1,75

55

%96,49
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%1,75)

Boş (%96,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-28
B-27

Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili
problemler çözer. A

1

%1,75

1

%1,75
 

1

%1,75
 

54

%94,74
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%3,51)

Boş (%94,74)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-29
B-28

Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve
çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplar. E      

57

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-30
B-25 Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. C      

57

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-31
B-34 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri C  

2

%3,51

2

%3,51
  

53

%92,98
 

Doğru (%3,51)

Yanlış (%3,51)

Boş (%92,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-32
B-33 Üçgende Kenar-Açı İlişkileri B

1

%1,75
 

1

%1,75
  

55

%96,49
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%3,51)

Boş (%96,49)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-33
B-32 Üçgenlerin Benzerliği B

3

%5,26

3

%5,26

1

%1,75
 

1

%1,75

49

%85,96
 

Doğru (%5,26)

Yanlış (%8,77)

Boş (%85,96)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-34
B-31 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi C

1

%1,75

2

%3,51

6

%10,53
  

48

%84,21
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%5,26)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-35
B-37 Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi D

1

%1,75

3

%5,26
 

1

%1,75

1

%1,75

51

%89,47
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%8,77)

Boş (%89,47)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-36
B-38 Çokgenler C

2

%3,51
 

6

%10,53
 

1

%1,75

48

%84,21
 

Doğru (%10,53)

Yanlış (%5,26)

Boş (%84,21)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-37
B-35 Dikdörtgen E     

1

%1,75

56

%98,25
 

Doğru (%1,75)

Yanlış (%0,00)

Boş (%98,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-38
B-36 Üçgende Alan D   

1

%1,75
  

56

%98,25
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,75)

Boş (%98,25)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-39
B-40 Prizmalar C   

4

%7,02
  

53

%92,98
 

Doğru (%7,02)

Yanlış (%0,00)

Boş (%92,98)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-40
B-39 [1] Prizmalar [2] Piramitler C     

1

%1,75

56

%98,25
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%1,75)

Boş (%98,25)

TYT Fen



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-1
B-4 Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması D

5

%11,11

3

%6,67

1

%2,22

9

%20,00

7

%15,56

20

%44,44
 

Doğru (%20,00)

Yanlış (%35,56)

Boş (%44,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-2
B-6

Akışkanlarda akış sürati ile akışkan basıncı
arasında ilişki kurar. D

3

%6,67

1

%2,22

2

%4,44

5

%11,11

3

%6,67

31

%68,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-3
B-3

Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki
ilişkiyi açıklar. B

4

%8,89

3

%6,67

9

%20,00

1

%2,22

13

%28,89

15

%33,33
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%60,00)

Boş (%33,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-4
B-1 Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. B  

4

%8,89

3

%6,67

4

%8,89

6

%13,33

28

%62,22
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%28,89)

Boş (%62,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-5
B-7 İş, Enerji ve Güç C

1

%2,22

2

%4,44

4

%8,89

3

%6,67

1

%2,22

34

%75,56
 

Doğru (%8,89)

Yanlış (%15,56)

Boş (%75,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-6
B-2 Cisimlerin hareketlerini sınıflandırır. D    

2

%4,44

1

%2,22

42

%93,33
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%2,22)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-7
B-5 Kırılma A   

4

%8,89

2

%4,44

2

%4,44

37

%82,22
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%17,78)

Boş (%82,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-8
B-9

Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri
yorumlar. C

1

%2,22
 

3

%6,67

1

%2,22

1

%2,22

39

%86,67
 

Doğru (%6,67)

Yanlış (%6,67)

Boş (%86,67)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-9
B-8

Elektron, proton ve nötronun yüklerini,
kütlelerini ve atomda bulundukları yerleri
karşılaştırır.

C
1

%2,22
 

2

%4,44

2

%4,44
 

40

%88,89
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%6,67)

Boş (%88,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-10
B-14 Maddenin Fiziksel Hâlleri A

20

%44,44

7

%15,56
 

4

%8,89
 

14

%31,11
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%24,44)

Boş (%31,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-11
B-13 Kimyanın Temel Kanunları E      

45

%100,0
0

 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%0,00)

Boş (%100,00)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-12
B-11 Kimyanın temel kanunlarını açıklar. C     

1

%2,22

44

%97,78
 

Doğru (%0,00)

Yanlış (%2,22)

Boş (%97,78)



KURUM SORU ANALİZİ

KEP AKADEMİ
MANİSA / YUNUSEMRE HIZ RENK TYT 1

Okul İlçe İl Genel

417 417 417 725

KATILIM

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-13
B-12 Yenilebilir yağ türlerini sınıflandırır. A

20

%44,44
 

2

%4,44

4

%8,89
 

19

%42,22
 

Doğru (%44,44)

Yanlış (%13,33)

Boş (%42,22)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-14
B-10

Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri
açıklar. B  

1

%2,22
  

1

%2,22

43

%95,56
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%2,22)

Boş (%95,56)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-15
B-18

Lipit, karbonhidrat, protein, vitamin, su ve
minerallerin sağlıklı beslenme ile ilişkisini
kurar.

B  
6

%13,33
  

1

%2,22

38

%84,44
 

Doğru (%13,33)

Yanlış (%2,22)

Boş (%84,44)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-16
B-16

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan
âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini
açıklar.

C   
5

%11,11

4

%8,89

5

%11,11

31

%68,89
 

Doğru (%11,11)

Yanlış (%20,00)

Boş (%68,89)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-17
B-17 Mayozu açıklar. C   

1

%2,22

3

%6,67
 

41

%91,11
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%6,67)

Boş (%91,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-18
B-15 Kalıtımın genel esaslarını açıklar. E

1

%2,22
 

4

%8,89
 

8

%17,78

32

%71,11
 

Doğru (%17,78)

Yanlış (%11,11)

Boş (%71,11)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-19
B-20

Hücre zarından madde geçişine ilişkin
kontrollü bir deney yapar. E

1

%2,22
   

2

%4,44

42

%93,33
 

Doğru (%4,44)

Yanlış (%2,22)

Boş (%93,33)

Soru Kazanım D.C. A B C D E Boş Hatalı (*)

A-20
B-19

Ekosistemde madde ve enerji akışını analiz
eder. A

1

%2,22

1

%2,22
  

1

%2,22

42

%93,33
 

Doğru (%2,22)

Yanlış (%4,44)

Boş (%93,33)
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