
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

1 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 33 1 32,75 110 28 102,81 267,715 5 139 258,749 53 104 366,187 1 4

2 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 4 33,00 30 3 29,25 103 32 94,81 254,020 13 187 248,879 57 113 342,277 2 6

3 0 NACİYE YÜKSEL 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 6 28,50 34 4 33,00 103 35 94,06 240,100 24 247 259,454 52 103 338,302 3 7

4 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 8 29,00 29 4 28,00 99 37 89,56 241,592 22 237 245,354 59 117 325,937 4 9

5 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 9 27,75 24 7 22,25 93 41 82,56 238,055 26 259 229,139 65 149 306,289 5 19

6 0 SÜEDA COŞAN   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 3 32,25 18 4 17,00 90 32 81,81 251,417 16 201 214,334 79 196 305,527 6 21

7 0 RAUF KASIMOĞLU 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 14 8 12,00 87 39 77,06 252,327 15 196 200,234 92 249 292,577 7 32

8 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 37 2 36,50 8 3 7,25 84 30 76,31 264,935 6 150 186,839 109 324 292,419 8 33

9 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 7 30,25 15 5 13,75 86 37 76,56 245,510 19 221 205,169 89 230 290,377 9 34

10 0 AZRA GÜNAL 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 7 30,25 8 10 5,50 14 5 12,75 93 47 81,06 261,690 8 161 202,349 90 242 287,204 10 35

11 0 BEYZA ORTA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 3 32,25 7 2 6,50 79 30 71,31 251,325 17 203 184,724 113 343 276,254 11 47

12 0 TUBA YAKIN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 6 27,50 12 3 11,25 80 34 71,31 236,862 28 264 198,119 93 259 274,464 12 52

13 0 DOĞA AYAR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 7 29,25 10 5 8,75 80 37 70,56 242,262 21 232 191,069 101 295 273,107 13 53

14 0 ECEM ARSLAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 9 27,75 11 5 9,75 80 39 70,06 237,392 27 262 193,889 98 277 270,852 14 58

15 0 AHMET DOĞANAY 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 37 3 36,25 116 28 108,81 153,372 80 738 382,359 1 7 267,934 15 64

16 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 37 3 36,25 116 28 108,81 153,372 80 738 381,784 2 8 267,934 15 64

17 0 IRMAK ÇAKICI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 34 6 32,50 113 31 105,06 153,372 80 738 373,259 4 11 267,934 15 64

18 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 13 23,75 17 19 12,25 83 57 68,56 225,490 43 329 200,939 91 247 265,472 18 73

19 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 39 0 39,00 35 5 33,75 113 30 105,31 153,372 80 738 374,114 3 10 265,154 19 74

20 0 IRMAK TOPOĞLU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 5 28,75 7 4 6,00 76 34 67,31 240,557 23 243 183,314 117 359 263,712 20 78

21 0 NUR ALTUNTAŞ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 1 37,75 29 10 26,50 106 36 96,81 153,372 80 738 347,784 12 23 261,679 21 82

22 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 34 6 32,50 111 33 102,56 153,372 80 738 366,784 6 14 260,984 22 88

23 0 IRMAK GÜNER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 34 6 32,50 111 33 102,56 153,372 80 738 366,209 7 15 260,984 22 88

24 0 BEYZA 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 32 8 30,00 109 35 100,06 153,372 80 738 358,459 10 21 260,984 22 88

25 0 ASLINUR KARAKURT 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 25 14 21,50 102 41 91,56 153,372 80 738 333,329 17 32 260,984 22 88

26 0 SELCAN SÜRÜCÜ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 8 30,00 5 1 4,75 6 13 2,75 82 47 70,06 259,282 11 173 174,149 138 476 259,112 26 99

27 0 BEGÜM KIRTOK 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 9 22,75 2 3 1,25 12 5 10,75 78 42 67,31 226,360 42 324 196,709 95 267 258,192 27 107

28 0 SILA SÜZ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 9 26,75 10 7 8,25 7 4 6,00 85 45 73,56 259,495 10 170 183,314 117 359 257,612 28 108

29 0 NEHİR BAHRİŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 37 3 36,25 35 5 33,75 111 33 102,56 153,372 80 738 365,009 8 17 257,509 29 109

30 0 RÜMEYSA KAYA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 13 18,75 15 3 14,25 76 41 65,56 210,200 60 416 206,579 87 224 255,204 30 119
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

31 0 SERRA ÖZMEN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 10 23,50 10 5 8,75 75 40 64,81 224,830 47 339 191,069 101 295 255,054 31 120

32 0 ZEYNEP AYDIN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 6 28,50 20 5 18,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 92 37 82,56 296,930 1 62 174,234 137 474 255,002 32 121

33 0 YİĞİT USTA 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 36 3 35,25 32 8 30,00 107 36 97,81 153,372 80 738 351,164 11 22 254,729 33 123

34 0 IRMAK SEMERCİ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 3 28,25 9 6 7,50 4 4 3,00 81 38 71,31 261,415 9 162 174,854 136 456 254,159 34 126

35 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 36 4 35,00 38 2 37,50 113 31 105,06 153,372 80 738 371,559 5 12 254,034 35 127

36 0 ARDA ÇEKİM 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 9 28,75 20 18 15,50 3 3 2,25 93 55 79,06 288,220 3 82 172,739 143 520 253,697 36 131

37 0 NİL TURBİL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 7 1 6,75 73 35 64,06 228,585 35 308 185,429 111 337 253,387 37 132

38 0 ARDA EKEN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 3 34,25 35 5 33,75 109 33 100,56 153,372 80 738 359,369 9 20 251,949 38 145

39 0 NİSA AKSU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 10 22,50 10 5 8,75 74 40 63,81 221,420 48 348 191,069 101 295 251,522 39 148

40 0 DAMLA KİŞİN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 4 34,00 22 16 18,00 96 45 84,56 153,372 80 738 315,869 26 47 251,254 40 149

41 0 AYBERK ŞAM -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 5 33,75 22 14 18,50 96 44 84,81 153,372 80 738 313,699 27 49 250,559 41 155

42 0 KEMAL HORUZ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 6 29,50 4 15 0,25 74 46 62,31 242,977 20 227 167,099 160 682 250,232 42 157

43 0 NAZ OKKA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 4 9 1,75 73 42 62,31 238,757 25 256 171,329 144 532 250,017 43 160

44 0 BELEN SARI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 6 26,50 8 2 7,50 4 3 3,25 79 36 69,81 256,190 12 181 175,559 132 444 249,394 44 164

45 0 SÜLEYMAN ERMEZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 3 33,25 28 12 25,00 101 40 90,81 153,372 80 738 332,349 19 34 249,169 45 170

46 0 MERT ARSLAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 11 25,25 2 2 1,50 6 6 4,50 75 44 63,81 234,640 29 274 179,084 126 402 248,637 46 172

47 0 SUDENAZ YALI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 20 6 18,50 1 0 1,00 90 39 80,06 294,320 2 69 169,214 151 630 247,574 47 179

48 0 BERAT AK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 30 9 27,75 103 40 92,81 153,372 80 738 336,854 15 29 247,084 48 183

49 0 IŞIL ELMAS -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 25 14 21,50 98 45 86,56 153,372 80 738 321,294 24 43 247,084 48 183

50 0 GÜL BATI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 9 23,75 7 6 5,50 72 40 61,81 225,425 44 332 181,904 121 367 246,642 50 187

51 0 ZEHRA İKAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 5 4 4,00 71 38 61,31 228,655 34 306 177,674 128 424 245,822 51 191

52 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 4 32,00 33 7 31,25 105 36 95,81 153,372 80 738 347,024 13 24 245,694 52 192

53 0 ASLAN   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 4 32,00 26 12 23,00 98 41 87,56 153,372 80 738 322,629 23 40 245,694 52 192

54 312 UMUT EGE ERBİL 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 10 24,50 5 5 3,75 71 40 60,81 227,925 37 313 176,969 130 430 244,359 54 198

55 0 AYÇA POLAT -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 2 31,50 17 11 14,25 88 38 78,31 153,372 80 738 297,249 35 66 244,304 55 199

56 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 9 26,75 3 8 1,00 71 42 60,31 234,595 30 275 169,214 151 630 243,629 56 203

57 0 ALİ YASİN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 3 31,25 29 11 26,25 100 39 90,06 153,372 80 738 329,809 21 37 243,609 57 204

58 0 ARDA PALALI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 7 31,25 27 12 24,00 99 44 87,81 153,372 80 738 324,604 22 38 243,609 57 204

59 0 AYÇİN GÜNEYHAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 6 30,50 33 7 31,25 104 38 94,31 153,372 80 738 342,219 14 28 241,524 59 219

60 11208 AZRA MOLLA 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 8 30,00 30 9 27,75 101 42 90,31 153,372 80 738 332,704 18 33 240,134 60 225
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

61 0 GÜLÜMSER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 12 25,00 3 5 1,75 70 42 59,31 229,115 33 305 171,329 144 532 240,044 61 226

62 0 ZEYNEP ÖZEN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 10 23,50 6 11 3,25 71 46 59,31 225,035 46 336 175,559 132 444 239,957 62 227

63 0 ÖMER GÜLEÇ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 2 2 1,50 68 36 58,81 228,567 36 309 170,624 146 598 238,772 63 236

64 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 9 23,75 4 5 2,75 69 39 59,06 225,207 45 333 174,149 138 476 238,767 64 237

65 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 7 29,25 31 9 28,75 101 41 90,56 153,372 80 738 331,519 20 35 238,049 65 242

66 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 8 21,00 5 0 5,00 67 33 58,56 217,065 52 375 180,494 124 387 236,599 66 251

67 0 SEZGİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 26 14 22,50 95 47 83,06 153,372 80 738 311,344 28 51 234,574 67 266

68 0 ELA SEVER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 11 22,25 4 5 2,75 68 41 57,56 220,700 49 356 174,149 138 476 234,104 68 271

69 0 ÖMER SALİH 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 10 27,50 29 11 26,25 98 46 86,31 153,372 80 738 319,234 25 44 233,184 69 282

70 0 MİLAY GAMZE KURU -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 11 23,25 21 16 17,00 2 4 1,00 14 26 7,50 102 82 81,31 275,592 4 113 189,129 105 305 232,597 70 286

71 0 ARDA K -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 1 26,75 33 4 32,00 99 30 91,31 153,372 80 738 334,034 16 30 231,099 71 301

72 0 HİLAL YILMAZ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 12 20,00 5 4 4,00 67 41 56,56 214,052 54 392 177,674 128 424 230,699 72 305

73 0 BEYZA ÖZCAN 12D 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 11 23,25 17 19 12,25 82 55 68,06 261,765 7 160 166,394 161 693 230,142 73 310

74 0 MELİH SÜMER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 3 18,25 7 5 5,75 65 33 56,56 208,670 61 426 182,609 119 363 230,024 74 311

75 0 SENA ŞENKUL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 8 26,00 26 9 23,75 93 42 82,31 153,372 80 738 308,144 29 52 229,014 75 316

76 0 YÜKSEL EMRE DENİZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 8 26,00 27 13 23,75 94 46 82,31 153,372 80 738 307,054 31 54 229,014 75 316

77 0 FATMA ÇEŞMECİ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 8 23,00 12 13 8,75 76 46 64,31 249,290 18 211 166,394 161 693 228,492 77 322

78 0 ZEYNEP ERBAY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 5 25,75 22 8 20,00 88 38 78,31 153,372 80 738 298,179 34 64 228,319 78 324

79 0 TUĞBA AKÇALAR -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 4 23,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 66 33 57,56 229,230 32 303 165,689 178 898 228,007 79 326

80 0 BEDRİYEASLAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 9 21,75 14 13 10,75 1 0 1,00 78 47 66,06 253,890 14 189 169,214 151 630 227,884 80 327

81 0 NAZLI BALA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 11 21,25 2 4 1,00 65 40 54,81 217,962 51 373 169,214 151 630 226,392 81 335

82 0 BEREN ŞAHİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 22 12 19,00 88 46 76,31 153,372 80 738 291,424 36 67 225,539 82 343

83 0 ELİF AYDIN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 10 19,50 4 6 2,50 65 41 54,56 212,422 56 401 173,444 142 495 224,842 83 349

84 0 İCLAL SEVER -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 3 24,25 27 10 24,50 91 38 81,31 153,372 80 738 307,189 30 53 224,149 84 354

85 0 FERAYE UYAR 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 7 24,25 26 12 23,00 91 44 79,81 153,372 80 738 302,959 33 59 224,149 84 354

86 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 8 19,00 4 5 2,75 64 38 54,31 210,917 58 411 174,149 138 476 223,964 86 358

87 0 ÖZNUR SALTIK -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 13 19,75 5 19 0,25 3 7 1,25 70 64 53,81 213,355 55 396 169,919 148 615 222,184 87 376

88 0 PINAR YILMAZ   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 7 23,25 28 12 25,00 92 44 80,81 153,372 80 738 305,099 32 58 221,369 88 383

89 0 HAVİN İREM CURKA -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 8 23,00 19 18 14,50 83 51 70,06 153,372 80 738 275,219 39 77 220,674 89 387

90 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 2 1 1,75 24 12 21,00 19 21 13,75 84 59 69,06 158,675 79 679 264,879 46 88 220,609 90 388

                                                3 / 7



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

91 0 ALPER ARSLAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 13 21,75 22 18 17,50 86 56 71,81 153,372 80 738 278,619 38 75 217,199 91 414

92 0 EGEMEN BİLGİÇ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 15 19,25 0 1 -0,25 62 41 51,56 211,887 57 404 165,689 178 898 216,624 92 415

93 0 ZEYNEP ÖZGE B -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 9 15,75 4 1 3,75 61 35 52,06 201,047 65 465 176,969 130 430 216,537 93 417

94 0 ECRİN YILDIZ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 16 19,00 62 41 51,56 210,805 59 412 166,394 161 693 216,209 94 421

95 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 3 21,25 17 7 15,25 78 35 69,06 153,372 80 738 270,119 43 83 215,809 95 424

96 0 EREN ACAR 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 7 21,25 62 32 53,81 153,372 80 738 226,319 68 158 215,809 95 424

97 0 ARDA BİLİR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 12 18,00 1 1 0,75 61 38 51,31 208,187 62 430 168,254 157 661 213,494 97 440

98 0 DİDEM ÖZTEKİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 7 20,25 24 9 21,75 85 41 74,56 153,372 80 738 286,049 37 72 213,029 98 444

99 0 SUDE ŞEŞEN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 3 20,25 17 15 13,25 77 43 66,06 153,372 80 738 263,099 49 91 213,029 98 444

100 0 SILA DİLBAZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 3 20,25 12 4 11,00 72 32 63,81 153,372 80 738 256,394 54 107 213,029 98 444

101 0 SUDE KÜÇÜK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 4 20,00 18 15 14,25 78 44 66,81 153,372 80 738 264,644 47 89 212,334 101 450

102 0 LÜTFİYE PAŞA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 15 17,25 12 19 7,25 72 59 57,06 229,802 31 297 166,394 161 693 211,089 102 459

103 0 POYRAZ FAZLILAR -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 6 19,50 22 15 18,25 82 46 70,31 153,372 80 738 273,629 41 79 210,944 103 462

104 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 6 19,50 17 13 13,75 77 44 65,81 153,372 80 738 260,409 50 96 210,944 103 462

105 0 KAMİL KUMANLIOĞLU -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 9 18,75 21 12 18,00 81 46 69,31 153,372 80 738 272,254 42 81 208,859 105 475

106 0 ÖMER ÜNSAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 10 18,50 23 15 19,25 83 50 70,31 153,372 80 738 274,324 40 78 208,164 106 483

107 0 KADİRHAN İNAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 2 15,50 12 13 8,75 1 2 0,50 2 5 0,75 70 47 58,06 227,792 39 315 170,284 147 602 206,882 107 494

108 0 EMİNE AKKOYUN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 4 18,00 20 10 17,50 78 39 68,06 153,372 80 738 268,859 44 84 206,774 108 495

109 0 BEYZANUR AYDIN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 20 10 17,50 21 12 18,00 80 47 68,06 153,372 80 738 267,829 45 86 205,384 109 500

110 0 HALİME KAYA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 20 19 15,25 5 20 0,00 64 64 47,81 199,832 66 475 166,394 161 693 204,889 110 503

111 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 3 17,25 19 10 16,50 76 38 66,31 153,372 80 738 264,619 48 90 204,689 111 508

112 0 EMİN PALA -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 5 16,75 16 18 11,50 73 48 60,81 153,372 80 738 247,274 58 114 203,299 112 520

113 0 FATMA ESER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 14 14,50 13 12 10,00 70 51 57,06 227,835 38 314 166,394 161 693 202,484 113 526

114 0 UMUT TALHA YİĞİTER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 8 14,00 5 12 2,00 60 45 48,56 201,960 64 460 166,394 161 693 200,719 114 532

115 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 5 15,75 19 15 15,25 75 45 63,56 153,372 80 738 254,424 55 108 200,519 115 536

116 0 DERİN YETİŞEN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 16 14,00 14 16 10,00 71 57 56,56 226,390 41 323 166,394 161 693 200,197 116 539

117 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 6 15,50 16 10 13,50 72 41 61,56 153,372 80 738 248,914 56 112 199,824 117 543

118 0 ASLI OSMANBEY 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 19 13,25 1 2 0,50 58 46 46,31 193,382 69 510 167,804 158 671 199,544 118 547

119 0 EGE GÜVEN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 15 15,25 12 18 7,50 70 58 55,31 153,372 80 738 230,049 64 146 199,129 119 553

120 0 MELİSA POLAT 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 18 13,50 12 15 8,25 69 58 54,31 218,592 50 371 166,394 161 693 198,757 120 556
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

121 0 BERAT DEMİRCAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 15 13,25 16 19 11,25 72 59 57,06 227,635 40 317 166,394 161 693 198,219 121 560

122 0 DİLBER BAYRAM -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 13 12,75 8 13 4,75 1 2 0,50 64 53 50,56 206,657 63 436 167,804 158 671 197,759 122 565

123 0 ŞURA ARSLAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 16 13,00 56 41 45,56 192,777 70 515 166,394 161 693 197,534 123 568

124 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 7 13,25 9 6 7,50 0 3 -0,75 63 41 52,56 216,770 53 377 164,279 181 931 196,379 124 576

125 0 EMİNE YURTCU -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 7 14,25 20 8 18,00 75 40 64,81 153,372 80 738 260,124 51 99 196,349 125 577

126 0 BELİNAY DAĞLI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 7 14,25 15 8 13,00 70 40 59,81 153,372 80 738 244,459 60 119 196,349 125 577

127 0 SİDRE KIZILT* -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 16 14,00 16 23 10,25 73 64 56,81 153,372 80 738 235,264 63 135 195,654 127 583

128 0 TALHA GÜRCAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 8 14,00 10 12 7,00 65 45 53,56 153,372 80 738 227,339 67 154 195,654 127 583

129 0 KADİR DENİZLİ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 12 12,00 54 37 44,56 189,632 73 530 166,394 161 693 194,277 129 597

130 0 SÜLEYMAN ÇOBAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 7 13,25 16 11 13,25 70 43 59,06 153,372 80 738 242,404 61 121 193,569 130 607

131 0 ADİLE UĞURLU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 3 9 0,75 1 0 1,00 57 44 45,81 190,725 72 524 169,494 150 624 192,639 131 611

132 0 BİLGE TAŞKIN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 13 18 8,50 66 53 52,56 153,372 80 738 223,604 71 167 188,704 132 638

133 0 EMİRHAN BOZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 10 9 7,75 63 44 51,81 153,372 80 738 222,184 72 169 188,704 132 638

134 0 ESRA AKSU 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 3 4,25 8 6 6,50 12 15 8,25 64 49 51,56 166,250 76 642 208,464 85 215 188,149 134 646

135 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 3 2 2,50 14 12 11,00 14 16 10,00 70 55 56,06 160,397 77 667 224,839 70 164 187,314 135 652

136 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 5 10,75 2 13 -1,25 53 43 42,06 153,372 80 738 193,264 99 281 186,619 136 658

137 0 MUSTAFA KÖSE -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 10 10,50 12 21 6,75 64 56 49,81 153,372 80 738 215,989 76 190 185,924 137 666

138 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 24 9,00 11 29 3,75 65 78 45,31 192,147 71 520 166,394 161 693 185,139 138 672

139 0 EFE ALTAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 12 9,00 9 19 4,25 60 56 45,81 194,442 68 503 166,394 161 693 185,062 139 673

140 0 ZEYNEP AYKAÇ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 17 8,75 10 16 6,00 62 58 47,31 198,585 67 483 166,394 161 693 184,559 140 677

141 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 12 10,00 16 20 11,00 68 57 53,56 153,372 80 738 228,789 66 151 184,534 141 678

142 0 İ ARDA YILDIRIM -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 12 10,00 9 19 4,25 61 56 46,81 153,372 80 738 205,794 88 227 184,534 141 678

143 0 FEYZA ERGÜL -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 5 9,75 18 11 15,25 68 41 57,56 153,372 80 738 239,194 62 125 183,839 143 685

144 0 MÜNEVVER ASLAN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 1 9,75 7 4 6,00 56 30 48,31 153,372 80 738 212,369 83 204 183,839 143 685

145 0 ALİ BİNİCİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 6 9,50 2 9 -0,25 52 40 41,81 153,372 80 738 191,754 100 292 183,144 145 691

146 0 ARDA YILDIRIM -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 7 9,25 11 7 9,25 61 39 51,06 153,372 80 738 218,894 73 176 182,449 146 696

147 0 İREMNAZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 2 8,50 10 10 7,50 58 37 48,56 153,372 80 738 212,799 82 203 180,364 147 712

148 0 ÇINAR BİRCAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 12 8,00 50 37 40,56 153,372 80 738 188,954 106 309 178,974 148 731

149 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 9 7,75 13 15 9,25 62 49 49,56 153,372 80 738 214,899 78 194 178,279 149 741

150 0 EMİR GÜNEŞ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 13 7,75 6 9 3,75 56 47 44,06 153,372 80 738 198,054 94 260 178,279 149 741
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

151 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 18 7,50 9 25 2,75 60 68 42,81 153,372 80 738 195,189 96 271 177,584 151 746

152 0 FATMA NUR CİNTAY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 5 2,75 4 6 2,50 5 4 4,00 7 24 1,00 59 64 42,81 169,412 75 624 181,164 123 378 176,457 152 753

153 0 HATİCE ATASOY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 8 7,00 18 15 14,25 66 48 53,81 153,372 80 738 225,789 69 159 176,194 153 756

154 0 AHMET HAKTAN ÇELİK -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 12 7,00 14 14 10,50 63 51 50,06 153,372 80 738 215,799 77 191 176,194 153 756

155 0 AHMET FUAT GEDİK -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 8 7,00 12 11 9,25 60 44 48,81 153,372 80 738 213,794 81 200 176,194 153 756

156 0 KADİR ATA GÜMÜŞDERE -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 8 8 6,00 2 6 0,50 49 39 39,06 153,372 80 738 185,019 112 341 173,414 156 777

157 0 SUDE TEPECİK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 5 5,75 16 16 12,00 62 46 50,31 153,372 80 738 217,459 74 183 172,719 157 783

158 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 5 5,75 2 7 0,25 48 37 38,56 153,372 80 738 184,199 114 349 172,719 157 783

159 0 FETTUMA * LEL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 2 5,50 17 19 12,25 62 46 50,31 153,372 80 738 216,414 75 189 172,024 159 788

160 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 6 5,50 12 13 8,75 58 44 46,81 153,372 80 738 207,049 86 220 172,024 159 788

161 0 EDHEM GÖRAL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 4 5,00 4 4 3,00 49 33 40,56 153,372 80 738 189,554 104 300 170,634 161 797

162 0 VOLKAN TOPALLAR -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 4 5,00 2 11 -0,75 47 40 36,81 153,372 80 738 179,254 125 398 170,634 161 797

163 0 GÜLSEN ATAMAL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 5 4,75 2 2 1,50 47 32 38,81 153,372 80 738 183,509 116 354 169,939 163 807

164 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 11 4,25 6 10 3,50 52 46 40,31 153,372 80 738 188,249 108 317 168,549 164 821

165 0 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 21 3,75 7 16 3,00 55 62 39,31 173,895 74 610 166,394 161 693 168,257 165 823

166 0 METE BİÇİCİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 4 4,00 10 18 5,50 54 47 42,06 153,372 80 738 193,974 97 276 167,854 166 827

167 0 BAŞAK UYAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 4 4,00 5 8 3,00 49 37 39,56 153,372 80 738 186,154 110 333 167,854 166 827

168 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 6 3,50 17 15 13,25 61 46 49,31 153,372 80 738 214,029 80 198 166,464 168 834

169 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 6 3,50 4 7 2,25 48 38 38,31 153,372 80 738 181,534 122 373 166,464 168 834

170 0 MEHMET ARDA EREN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 3 3,25 43 28 35,81 153,372 80 738 175,559 132 444 165,769 170 838

171 0 HİLAL TEKİN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 8 3,00 15 14 11,50 59 47 47,06 153,372 80 738 208,664 84 214 165,074 171 843

172 0 SUDE DİNÇ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 5 2,75 8 12 5,00 51 42 40,31 153,372 80 738 188,484 107 314 164,379 172 852

173 0 YNS -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 15 2,25 1 5 -0,25 7 16 3,00 53 61 37,56 160,190 78 671 175,454 135 449 163,104 173 863

174 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 3 6 1,50 1 7 -0,75 43 38 33,31 153,372 80 738 168,299 156 660 160,904 174 881

175 0 ZEYNEP AKTE * 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 12 1,00 9 14 5,50 52 51 39,06 153,372 80 738 183,794 115 351 159,514 175 894

176 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 0 1,00 3 17 -1,25 43 42 32,31 153,372 80 738 165,614 180 900 159,514 175 894

177 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 1 0,75 5 6 3,50 45 32 36,81 153,372 80 738 178,734 127 409 158,819 177 906

178 0 ARDA ÖZDAĞLI -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 2 6 0,50 8 11 5,25 49 42 38,31 153,372 80 738 182,179 120 365 158,124 178 910

179 0 CEREN TÜL -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 2 0,50 4 16 0,00 44 43 33,06 153,372 80 738 168,424 155 657 158,124 178 910

180 0 EFE NAYAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 3 0,25 1 0 1,00 41 28 33,81 153,372 80 738 169,579 149 622 157,429 180 915
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

181 0 YASİN Y -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 39 25 32,56 153,372 80 738 166,394 161 693 156,734 181 921

182 0 İRFAN KABAŞ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 0 4 -1,00 3 12 0,00 42 41 31,56 153,372 80 738 162,764 182 945 153,954 182 946

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

1 0 AHMET DOĞANAY 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 37 3 36,25 116 28 108,81 153,372 80 738 382,359 1 7 267,934 15 64

2 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 37 3 36,25 116 28 108,81 153,372 80 738 381,784 2 8 267,934 15 64

3 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 39 0 39,00 35 5 33,75 113 30 105,31 153,372 80 738 374,114 3 10 265,154 19 74

4 0 IRMAK ÇAKICI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 40 0 40,00 34 6 32,50 113 31 105,06 153,372 80 738 373,259 4 11 267,934 15 64

5 0 YAĞIZ EFE SERBEST 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 36 4 35,00 38 2 37,50 113 31 105,06 153,372 80 738 371,559 5 12 254,034 35 127

6 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 34 6 32,50 111 33 102,56 153,372 80 738 366,784 6 14 260,984 22 88

7 0 IRMAK GÜNER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 34 6 32,50 111 33 102,56 153,372 80 738 366,209 7 15 260,984 22 88

8 0 NEHİR BAHRİŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 37 3 36,25 35 5 33,75 111 33 102,56 153,372 80 738 365,009 8 17 257,509 29 109

9 0 ARDA EKEN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 3 34,25 35 5 33,75 109 33 100,56 153,372 80 738 359,369 9 20 251,949 38 145

10 0 BEYZA 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 32 8 30,00 109 35 100,06 153,372 80 738 358,459 10 21 260,984 22 88

11 0 YİĞİT USTA 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 36 3 35,25 32 8 30,00 107 36 97,81 153,372 80 738 351,164 11 22 254,729 33 123

12 0 NUR ALTUNTAŞ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 1 37,75 29 10 26,50 106 36 96,81 153,372 80 738 347,784 12 23 261,679 21 82

13 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 4 32,00 33 7 31,25 105 36 95,81 153,372 80 738 347,024 13 24 245,694 52 192

14 0 AYÇİN GÜNEYHAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 6 30,50 33 7 31,25 104 38 94,31 153,372 80 738 342,219 14 28 241,524 59 219

15 0 BERAT AK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 30 9 27,75 103 40 92,81 153,372 80 738 336,854 15 29 247,084 48 183

16 0 ARDA K -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 1 26,75 33 4 32,00 99 30 91,31 153,372 80 738 334,034 16 30 231,099 71 301

17 0 ASLINUR KARAKURT 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 25 14 21,50 102 41 91,56 153,372 80 738 333,329 17 32 260,984 22 88

18 11208 AZRA MOLLA 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 8 30,00 30 9 27,75 101 42 90,31 153,372 80 738 332,704 18 33 240,134 60 225

19 0 SÜLEYMAN ERMEZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 3 33,25 28 12 25,00 101 40 90,81 153,372 80 738 332,349 19 34 249,169 45 170

20 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 7 29,25 31 9 28,75 101 41 90,56 153,372 80 738 331,519 20 35 238,049 65 242

21 0 ALİ YASİN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 3 31,25 29 11 26,25 100 39 90,06 153,372 80 738 329,809 21 37 243,609 57 204

22 0 ARDA PALALI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 7 31,25 27 12 24,00 99 44 87,81 153,372 80 738 324,604 22 38 243,609 57 204

23 0 ASLAN   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 4 32,00 26 12 23,00 98 41 87,56 153,372 80 738 322,629 23 40 245,694 52 192

24 0 IŞIL ELMAS -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 25 14 21,50 98 45 86,56 153,372 80 738 321,294 24 43 247,084 48 183

25 0 ÖMER SALİH 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 10 27,50 29 11 26,25 98 46 86,31 153,372 80 738 319,234 25 44 233,184 69 282

26 0 DAMLA KİŞİN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 4 34,00 22 16 18,00 96 45 84,56 153,372 80 738 315,869 26 47 251,254 40 149

27 0 AYBERK ŞAM -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 35 5 33,75 22 14 18,50 96 44 84,81 153,372 80 738 313,699 27 49 250,559 41 155

28 0 SEZGİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 26 14 22,50 95 47 83,06 153,372 80 738 311,344 28 51 234,574 67 266

29 0 SENA ŞENKUL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 8 26,00 26 9 23,75 93 42 82,31 153,372 80 738 308,144 29 52 229,014 75 316

30 0 İCLAL SEVER -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 3 24,25 27 10 24,50 91 38 81,31 153,372 80 738 307,189 30 53 224,149 84 354
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

31 0 YÜKSEL EMRE DENİZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 8 26,00 27 13 23,75 94 46 82,31 153,372 80 738 307,054 31 54 229,014 75 316

32 0 PINAR YILMAZ   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 7 23,25 28 12 25,00 92 44 80,81 153,372 80 738 305,099 32 58 221,369 88 383

33 0 FERAYE UYAR 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 7 24,25 26 12 23,00 91 44 79,81 153,372 80 738 302,959 33 59 224,149 84 354

34 0 ZEYNEP ERBAY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 5 25,75 22 8 20,00 88 38 78,31 153,372 80 738 298,179 34 64 228,319 78 324

35 0 AYÇA POLAT -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 2 31,50 17 11 14,25 88 38 78,31 153,372 80 738 297,249 35 66 244,304 55 199

36 0 BEREN ŞAHİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 22 12 19,00 88 46 76,31 153,372 80 738 291,424 36 67 225,539 82 343

37 0 DİDEM ÖZTEKİN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 7 20,25 24 9 21,75 85 41 74,56 153,372 80 738 286,049 37 72 213,029 98 444

38 0 ALPER ARSLAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 13 21,75 22 18 17,50 86 56 71,81 153,372 80 738 278,619 38 75 217,199 91 414

39 0 HAVİN İREM CURKA -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 8 23,00 19 18 14,50 83 51 70,06 153,372 80 738 275,219 39 77 220,674 89 387

40 0 ÖMER ÜNSAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 10 18,50 23 15 19,25 83 50 70,31 153,372 80 738 274,324 40 78 208,164 106 483

41 0 POYRAZ FAZLILAR -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 6 19,50 22 15 18,25 82 46 70,31 153,372 80 738 273,629 41 79 210,944 103 462

42 0 KAMİL KUMANLIOĞLU -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 9 18,75 21 12 18,00 81 46 69,31 153,372 80 738 272,254 42 81 208,859 105 475

43 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 3 21,25 17 7 15,25 78 35 69,06 153,372 80 738 270,119 43 83 215,809 95 424

44 0 EMİNE AKKOYUN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 4 18,00 20 10 17,50 78 39 68,06 153,372 80 738 268,859 44 84 206,774 108 495

45 0 BEYZANUR AYDIN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 20 10 17,50 21 12 18,00 80 47 68,06 153,372 80 738 267,829 45 86 205,384 109 500

46 0 YAĞMUR KOCABAŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 2 1 1,75 24 12 21,00 19 21 13,75 84 59 69,06 158,675 79 679 264,879 46 88 220,609 90 388

47 0 SUDE KÜÇÜK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 4 20,00 18 15 14,25 78 44 66,81 153,372 80 738 264,644 47 89 212,334 101 450

48 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 3 17,25 19 10 16,50 76 38 66,31 153,372 80 738 264,619 48 90 204,689 111 508

49 0 SUDE ŞEŞEN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 3 20,25 17 15 13,25 77 43 66,06 153,372 80 738 263,099 49 91 213,029 98 444

50 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 6 19,50 17 13 13,75 77 44 65,81 153,372 80 738 260,409 50 96 210,944 103 462

51 0 EMİNE YURTCU -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 7 14,25 20 8 18,00 75 40 64,81 153,372 80 738 260,124 51 99 196,349 125 577

52 0 NACİYE YÜKSEL 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 6 28,50 34 4 33,00 103 35 94,06 240,100 24 247 259,454 52 103 338,302 3 7

53 0 ÇAĞAN BEDİR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 38 2 37,50 33 1 32,75 110 28 102,81 267,715 5 139 258,749 53 104 366,187 1 4

54 0 SILA DİLBAZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 3 20,25 12 4 11,00 72 32 63,81 153,372 80 738 256,394 54 107 213,029 98 444

55 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 5 15,75 19 15 15,25 75 45 63,56 153,372 80 738 254,424 55 108 200,519 115 536

56 0 RAHİME NAZ ÇAKIR 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 6 15,50 16 10 13,50 72 41 61,56 153,372 80 738 248,914 56 112 199,824 117 543

57 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 4 33,00 30 3 29,25 103 32 94,81 254,020 13 187 248,879 57 113 342,277 2 6

58 0 EMİN PALA -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 5 16,75 16 18 11,50 73 48 60,81 153,372 80 738 247,274 58 114 203,299 112 520

59 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 8 29,00 29 4 28,00 99 37 89,56 241,592 22 237 245,354 59 117 325,937 4 9

60 0 BELİNAY DAĞLI 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 7 14,25 15 8 13,00 70 40 59,81 153,372 80 738 244,459 60 119 196,349 125 577
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

61 0 SÜLEYMAN ÇOBAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 7 13,25 16 11 13,25 70 43 59,06 153,372 80 738 242,404 61 121 193,569 130 607

62 0 FEYZA ERGÜL -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 5 9,75 18 11 15,25 68 41 57,56 153,372 80 738 239,194 62 125 183,839 143 685

63 0 SİDRE KIZILT* -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 16 14,00 16 23 10,25 73 64 56,81 153,372 80 738 235,264 63 135 195,654 127 583

64 0 EGE GÜVEN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 15 15,25 12 18 7,50 70 58 55,31 153,372 80 738 230,049 64 146 199,129 119 553

65 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 9 27,75 24 7 22,25 93 41 82,56 238,055 26 259 229,139 65 149 306,289 5 19

66 0 YAĞMUR CANSU AYANDIN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 12 10,00 16 20 11,00 68 57 53,56 153,372 80 738 228,789 66 151 184,534 141 678

67 0 TALHA GÜRCAN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 8 14,00 10 12 7,00 65 45 53,56 153,372 80 738 227,339 67 154 195,654 127 583

68 0 EREN ACAR 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 7 21,25 62 32 53,81 153,372 80 738 226,319 68 158 215,809 95 424

69 0 HATİCE ATASOY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 8 7,00 18 15 14,25 66 48 53,81 153,372 80 738 225,789 69 159 176,194 153 756

70 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 3 2 2,50 14 12 11,00 14 16 10,00 70 55 56,06 160,397 77 667 224,839 70 164 187,314 135 652

71 0 BİLGE TAŞKIN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 13 18 8,50 66 53 52,56 153,372 80 738 223,604 71 167 188,704 132 638

72 0 EMİRHAN BOZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 10 9 7,75 63 44 51,81 153,372 80 738 222,184 72 169 188,704 132 638

73 0 ARDA YILDIRIM -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 7 9,25 11 7 9,25 61 39 51,06 153,372 80 738 218,894 73 176 182,449 146 696

74 0 SUDE TEPECİK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 5 5,75 16 16 12,00 62 46 50,31 153,372 80 738 217,459 74 183 172,719 157 783

75 0 FETTUMA * LEL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 2 5,50 17 19 12,25 62 46 50,31 153,372 80 738 216,414 75 189 172,024 159 788

76 0 MUSTAFA KÖSE -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 10 10,50 12 21 6,75 64 56 49,81 153,372 80 738 215,989 76 190 185,924 137 666

77 0 AHMET HAKTAN ÇELİK -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 12 7,00 14 14 10,50 63 51 50,06 153,372 80 738 215,799 77 191 176,194 153 756

78 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 9 7,75 13 15 9,25 62 49 49,56 153,372 80 738 214,899 78 194 178,279 149 741

79 0 SÜEDA COŞAN   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 3 32,25 18 4 17,00 90 32 81,81 251,417 16 201 214,334 79 196 305,527 6 21

80 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 6 3,50 17 15 13,25 61 46 49,31 153,372 80 738 214,029 80 198 166,464 168 834

81 0 AHMET FUAT GEDİK -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 8 7,00 12 11 9,25 60 44 48,81 153,372 80 738 213,794 81 200 176,194 153 756

82 0 İREMNAZ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 2 8,50 10 10 7,50 58 37 48,56 153,372 80 738 212,799 82 203 180,364 147 712

83 0 MÜNEVVER ASLAN -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 10 1 9,75 7 4 6,00 56 30 48,31 153,372 80 738 212,369 83 204 183,839 143 685

84 0 HİLAL TEKİN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 8 3,00 15 14 11,50 59 47 47,06 153,372 80 738 208,664 84 214 165,074 171 843

85 0 ESRA AKSU 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 3 4,25 8 6 6,50 12 15 8,25 64 49 51,56 166,250 76 642 208,464 85 215 188,149 134 646

86 0 ŞEBNEM ÖCAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 6 5,50 12 13 8,75 58 44 46,81 153,372 80 738 207,049 86 220 172,024 159 788

87 0 RÜMEYSA KAYA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 13 18,75 15 3 14,25 76 41 65,56 210,200 60 416 206,579 87 224 255,204 30 119

88 0 İ ARDA YILDIRIM -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 12 10,00 9 19 4,25 61 56 46,81 153,372 80 738 205,794 88 227 184,534 141 678

89 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 7 30,25 15 5 13,75 86 37 76,56 245,510 19 221 205,169 89 230 290,377 9 34

90 0 AZRA GÜNAL 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 7 30,25 8 10 5,50 14 5 12,75 93 47 81,06 261,690 8 161 202,349 90 242 287,204 10 35

                                                3 / 7



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

91 0 TUNA ÇOKSEVER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 13 23,75 17 19 12,25 83 57 68,56 225,490 43 329 200,939 91 247 265,472 18 73

92 0 RAUF KASIMOĞLU 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 34 6 32,50 14 8 12,00 87 39 77,06 252,327 15 196 200,234 92 249 292,577 7 32

93 0 TUBA YAKIN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 6 27,50 12 3 11,25 80 34 71,31 236,862 28 264 198,119 93 259 274,464 12 52

94 0 EMİR GÜNEŞ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 13 7,75 6 9 3,75 56 47 44,06 153,372 80 738 198,054 94 260 178,279 149 741

95 0 BEGÜM KIRTOK 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 9 22,75 2 3 1,25 12 5 10,75 78 42 67,31 226,360 42 324 196,709 95 267 258,192 27 107

96 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 18 7,50 9 25 2,75 60 68 42,81 153,372 80 738 195,189 96 271 177,584 151 746

97 0 METE BİÇİCİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 4 4,00 10 18 5,50 54 47 42,06 153,372 80 738 193,974 97 276 167,854 166 827

98 0 ECEM ARSLAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 9 27,75 11 5 9,75 80 39 70,06 237,392 27 262 193,889 98 277 270,852 14 58

99 0 BURAK BÜSTAÇ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 5 10,75 2 13 -1,25 53 43 42,06 153,372 80 738 193,264 99 281 186,619 136 658

100 0 ALİ BİNİCİ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 6 9,50 2 9 -0,25 52 40 41,81 153,372 80 738 191,754 100 292 183,144 145 691

101 0 DOĞA AYAR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 7 29,25 10 5 8,75 80 37 70,56 242,262 21 232 191,069 101 295 273,107 13 53

102 0 SERRA ÖZMEN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 10 23,50 10 5 8,75 75 40 64,81 224,830 47 339 191,069 101 295 255,054 31 120

103 0 NİSA AKSU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 10 22,50 10 5 8,75 74 40 63,81 221,420 48 348 191,069 101 295 251,522 39 148

104 0 EDHEM GÖRAL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 4 5,00 4 4 3,00 49 33 40,56 153,372 80 738 189,554 104 300 170,634 161 797

105 0 MİLAY GAMZE KURU -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 11 23,25 21 16 17,00 2 4 1,00 14 26 7,50 102 82 81,31 275,592 4 113 189,129 105 305 232,597 70 286

106 0 ÇINAR BİRCAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 11 12 8,00 50 37 40,56 153,372 80 738 188,954 106 309 178,974 148 731

107 0 SUDE DİNÇ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 5 2,75 8 12 5,00 51 42 40,31 153,372 80 738 188,484 107 314 164,379 172 852

108 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 11 4,25 6 10 3,50 52 46 40,31 153,372 80 738 188,249 108 317 168,549 164 821

109 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN 12F 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 37 2 36,50 8 3 7,25 84 30 76,31 264,935 6 150 186,839 109 324 292,419 8 33

110 0 BAŞAK UYAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 4 4,00 5 8 3,00 49 37 39,56 153,372 80 738 186,154 110 333 167,854 166 827

111 0 NİL TURBİL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 7 1 6,75 73 35 64,06 228,585 35 308 185,429 111 337 253,387 37 132

112 0 KADİR ATA GÜMÜŞDERE -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 8 8 6,00 2 6 0,50 49 39 39,06 153,372 80 738 185,019 112 341 173,414 156 777

113 0 BEYZA ORTA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 33 3 32,25 7 2 6,50 79 30 71,31 251,325 17 203 184,724 113 343 276,254 11 47

114 0 EMİR ALİ ÜRAL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 7 5 5,75 2 7 0,25 48 37 38,56 153,372 80 738 184,199 114 349 172,719 157 783

115 0 ZEYNEP AKTE * 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 12 1,00 9 14 5,50 52 51 39,06 153,372 80 738 183,794 115 351 159,514 175 894

116 0 GÜLSEN ATAMAL -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 5 4,75 2 2 1,50 47 32 38,81 153,372 80 738 183,509 116 354 169,939 163 807

117 0 SILA SÜZ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 9 26,75 10 7 8,25 7 4 6,00 85 45 73,56 259,495 10 170 183,314 117 359 257,612 28 108

118 0 IRMAK TOPOĞLU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 5 28,75 7 4 6,00 76 34 67,31 240,557 23 243 183,314 117 359 263,712 20 78

119 0 MELİH SÜMER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 19 3 18,25 7 5 5,75 65 33 56,56 208,670 61 426 182,609 119 363 230,024 74 311

120 0 ARDA ÖZDAĞLI -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 2 6 0,50 8 11 5,25 49 42 38,31 153,372 80 738 182,179 120 365 158,124 178 910
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

121 0 GÜL BATI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 9 23,75 7 6 5,50 72 40 61,81 225,425 44 332 181,904 121 367 246,642 50 187

122 0 MUZAFFER KIVRAK 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 5 6 3,50 4 7 2,25 48 38 38,31 153,372 80 738 181,534 122 373 166,464 168 834

123 0 FATMA NUR CİNTAY -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 5 2,75 4 6 2,50 5 4 4,00 7 24 1,00 59 64 42,81 169,412 75 624 181,164 123 378 176,457 152 753

124 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 8 21,00 5 0 5,00 67 33 58,56 217,065 52 375 180,494 124 387 236,599 66 251

125 0 VOLKAN TOPALLAR -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 4 5,00 2 11 -0,75 47 40 36,81 153,372 80 738 179,254 125 398 170,634 161 797

126 0 MERT ARSLAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 11 25,25 2 2 1,50 6 6 4,50 75 44 63,81 234,640 29 274 179,084 126 402 248,637 46 172

127 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 1 0,75 5 6 3,50 45 32 36,81 153,372 80 738 178,734 127 409 158,819 177 906

128 0 ZEHRA İKAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 5 4 4,00 71 38 61,31 228,655 34 306 177,674 128 424 245,822 51 191

129 0 HİLAL YILMAZ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 12 20,00 5 4 4,00 67 41 56,56 214,052 54 392 177,674 128 424 230,699 72 305

130 312 UMUT EGE ERBİL 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 10 24,50 5 5 3,75 71 40 60,81 227,925 37 313 176,969 130 430 244,359 54 198

131 0 ZEYNEP ÖZGE B -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 9 15,75 4 1 3,75 61 35 52,06 201,047 65 465 176,969 130 430 216,537 93 417

132 0 BELEN SARI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 6 26,50 8 2 7,50 4 3 3,25 79 36 69,81 256,190 12 181 175,559 132 444 249,394 44 164

133 0 ZEYNEP ÖZEN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 10 23,50 6 11 3,25 71 46 59,31 225,035 46 336 175,559 132 444 239,957 62 227

134 0 MEHMET ARDA EREN -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 4 3 3,25 43 28 35,81 153,372 80 738 175,559 132 444 165,769 170 838

135 0 YNS -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 6 15 2,25 1 5 -0,25 7 16 3,00 53 61 37,56 160,190 78 671 175,454 135 449 163,104 173 863

136 0 IRMAK SEMERCİ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 3 28,25 9 6 7,50 4 4 3,00 81 38 71,31 261,415 9 162 174,854 136 456 254,159 34 126

137 0 ZEYNEP AYDIN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 6 28,50 20 5 18,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 92 37 82,56 296,930 1 62 174,234 137 474 255,002 32 121

138 0 SELCAN SÜRÜCÜ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 32 8 30,00 5 1 4,75 6 13 2,75 82 47 70,06 259,282 11 173 174,149 138 476 259,112 26 99

139 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 9 23,75 4 5 2,75 69 39 59,06 225,207 45 333 174,149 138 476 238,767 64 237

140 0 ELA SEVER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 11 22,25 4 5 2,75 68 41 57,56 220,700 49 356 174,149 138 476 234,104 68 271

141 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER   19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 8 19,00 4 5 2,75 64 38 54,31 210,917 58 411 174,149 138 476 223,964 86 358

142 0 ELİF AYDIN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 22 10 19,50 4 6 2,50 65 41 54,56 212,422 56 401 173,444 142 495 224,842 83 349

143 0 ARDA ÇEKİM 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 9 28,75 20 18 15,50 3 3 2,25 93 55 79,06 288,220 3 82 172,739 143 520 253,697 36 131

144 0 NAZ OKKA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 4 9 1,75 73 42 62,31 238,757 25 256 171,329 144 532 250,017 43 160

145 0 GÜLÜMSER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 28 12 25,00 3 5 1,75 70 42 59,31 229,115 33 305 171,329 144 532 240,044 61 226

146 0 ÖMER GÜLEÇ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 27 9 24,75 2 2 1,50 68 36 58,81 228,567 36 309 170,624 146 598 238,772 63 236

147 0 KADİRHAN İNAN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 2 15,50 12 13 8,75 1 2 0,50 2 5 0,75 70 47 58,06 227,792 39 315 170,284 147 602 206,882 107 494

148 0 ÖZNUR SALTIK -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 13 19,75 5 19 0,25 3 7 1,25 70 64 53,81 213,355 55 396 169,919 148 615 222,184 87 376

149 0 EFE NAYAN 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 3 0,25 1 0 1,00 41 28 33,81 153,372 80 738 169,579 149 622 157,429 180 915

150 0 ADİLE UĞURLU -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 14 10 11,50 3 9 0,75 1 0 1,00 57 44 45,81 190,725 72 524 169,494 150 624 192,639 131 611
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

151 0 SUDENAZ YALI 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 30 8 28,00 20 6 18,50 1 0 1,00 90 39 80,06 294,320 2 69 169,214 151 630 247,574 47 179

152 0 BEDRİYEASLAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 9 21,75 14 13 10,75 1 0 1,00 78 47 66,06 253,890 14 189 169,214 151 630 227,884 80 327

153 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 29 9 26,75 3 8 1,00 71 42 60,31 234,595 30 275 169,214 151 630 243,629 56 203

154 0 NAZLI BALA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 11 21,25 2 4 1,00 65 40 54,81 217,962 51 373 169,214 151 630 226,392 81 335

155 0 CEREN TÜL -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 2 0,50 4 16 0,00 44 43 33,06 153,372 80 738 168,424 155 657 158,124 178 910

156 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 3 6 1,50 1 7 -0,75 43 38 33,31 153,372 80 738 168,299 156 660 160,904 174 881

157 0 ARDA BİLİR 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 12 18,00 1 1 0,75 61 38 51,31 208,187 62 430 168,254 157 661 213,494 97 440

158 0 DİLBER BAYRAM -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 13 12,75 8 13 4,75 1 2 0,50 64 53 50,56 206,657 63 436 167,804 158 671 197,759 122 565

159 0 ASLI OSMANBEY 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 19 13,25 1 2 0,50 58 46 46,31 193,382 69 510 167,804 158 671 199,544 118 547

160 0 KEMAL HORUZ 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 31 6 29,50 4 15 0,25 74 46 62,31 242,977 20 227 167,099 160 682 250,232 42 157

161 0 BEYZA ÖZCAN 12D 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 26 11 23,25 17 19 12,25 82 55 68,06 261,765 7 160 166,394 161 693 230,142 73 310

162 0 FATMA ÇEŞMECİ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 25 8 23,00 12 13 8,75 76 46 64,31 249,290 18 211 166,394 161 693 228,492 77 322

163 0 BERAT DEMİRCAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 15 13,25 16 19 11,25 72 59 57,06 227,635 40 317 166,394 161 693 198,219 121 560

164 0 LÜTFİYE PAŞA -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 21 15 17,25 12 19 7,25 72 59 57,06 229,802 31 297 166,394 161 693 211,089 102 459

165 0 FATMA ESER 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 14 14,50 13 12 10,00 70 51 57,06 227,835 38 314 166,394 161 693 202,484 113 526

166 0 DERİN YETİŞEN 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 16 14,00 14 16 10,00 71 57 56,56 226,390 41 323 166,394 161 693 200,197 116 539

167 0 MELİSA POLAT 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 18 18 13,50 12 15 8,25 69 58 54,31 218,592 50 371 166,394 161 693 198,757 120 556

168 0 ECRİN YILDIZ 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 16 19,00 62 41 51,56 210,805 59 412 166,394 161 693 216,209 94 421

169 0 UMUT TALHA YİĞİTER -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 16 8 14,00 5 12 2,00 60 45 48,56 201,960 64 460 166,394 161 693 200,719 114 532

170 0 HALİME KAYA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 20 19 15,25 5 20 0,00 64 64 47,81 199,832 66 475 166,394 161 693 204,889 110 503

171 0 ZEYNEP AYKAÇ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 13 17 8,75 10 16 6,00 62 58 47,31 198,585 67 483 166,394 161 693 184,559 140 677

172 0 EFE ALTAN -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 12 12 9,00 9 19 4,25 60 56 45,81 194,442 68 503 166,394 161 693 185,062 139 673

173 0 ŞURA ARSLAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 17 16 13,00 56 41 45,56 192,777 70 515 166,394 161 693 197,534 123 568

174 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 24 9,00 11 29 3,75 65 78 45,31 192,147 71 520 166,394 161 693 185,139 138 672

175 0 KADİR DENİZLİ -M 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 12 12,00 54 37 44,56 189,632 73 530 166,394 161 693 194,277 129 597

176 0 12 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 9 21 3,75 7 16 3,00 55 62 39,31 173,895 74 610 166,394 161 693 168,257 165 823

177 0 YASİN Y -MS 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 39 25 32,56 153,372 80 738 166,394 161 693 156,734 181 921

178 0 TUĞBA AKÇALAR -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 24 4 23,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 66 33 57,56 229,230 32 303 165,689 178 898 228,007 79 326

179 0 EGEMEN BİLGİÇ -ME 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 23 15 19,25 0 1 -0,25 62 41 51,56 211,887 57 404 165,689 178 898 216,624 92 415

180 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 1 0 1,00 3 17 -1,25 43 42 32,31 153,372 80 738 165,614 180 900 159,514 175 894
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6) 182 182 182 987

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 19,9 11,6 16,65 8,4 5,6 7,08 8,9 4,0 8,04 4,2 3,1 3,12 13,3 7,4 11,43 6,3 6,6 4,67 6,1 3,6 5,16 4,6 4,3 3,56 71,7 46,1 59,71 204,900 194,040 209,740

Okul Ortalaması 19,0 12,0 15,77 8,0 6,0 6,75 8,0 4,0 7,19 4,0 3,0 2,85 10,1 4,1 9,10 1,8 2,1 1,28 13,7 5,0 12,43 10,4 6,7 8,66 75,0 42,9 64,03 184,930 226,510 219,940

KATILIMLAR

181 0 ECE CİHANKAYA 12E 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 15 7 13,25 9 6 7,50 0 3 -0,75 63 41 52,56 216,770 53 377 164,279 181 931 196,379 124 576

182 0 İRFAN KABAŞ 12S 19 12 15,77 8 6 6,75 8 4 7,19 4 3 2,85 0 4 -1,00 3 12 0,00 42 41 31,56 153,372 80 738 162,764 182 945 153,954 182 946
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SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 322,629 194,040 1 23 23 23 40

EA 245,694 209,740 2 52 52 52 192

Katılımlar: 4 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 26 4 25,00 81 15,62 10,34 4,47

Geometri 9 7 0 7,00 78 3,12 2,10 0,68

Matematik 40 33 4 32,00 80 18,75 12,43 5,16

Fizik 14 8 5 6,75 48 2,69 2,18 0,78

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,69 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,62 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 12,00 8,66 3,56

Toplam: 280 98 42 87,55 31 76,11 64,03 59,71

Matematik DEBEAaCcC aDCDDDDECECDBCCCBBECe EB ECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EacCaC CAEeCaAEecA CCBAdCaDBDECECbCcADdC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR YILMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 305,099 194,040 2 32 32 32 58

EA 221,369 209,740 4 88 88 88 383

Katılımlar: 4 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 19 6 17,50 56 15,62 10,34 4,47

Geometri 9 6 1 5,75 64 3,12 2,10 0,68

Matematik 40 25 7 23,25 58 18,75 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,69 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,69 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,62 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 12,00 8,66 3,56

Toplam: 280 92 45 80,80 29 76,11 64,03 59,71

Matematik EB baCE CDDaB   cD ECCEBEdDdCCBBcD EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri abeEAaCCaacAbCEDCEEACBCdADDCEDecCACEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,917 204,900 2 58 58 58 411

SAY 174,149 194,040 4 138 138 138 476

EA 223,964 209,740 3 86 86 86 358

Katılımlar: 4 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 2,19 1,42 1,74

Edebiyat 19 8 6 6,50 34 5,81 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,75 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 8 19,00 48 12,81 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 15,62 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,12 2,10 0,68

Matematik 40 4 5 2,75 7 18,75 12,43 5,16

Toplam: 280 64 39 54,30 19 76,11 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBcDdBb D ceA A cD AE cC   d BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    EA C        e   E bca       c        

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 1 1 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,417 204,900 1 16 16 16 201

SAY 214,334 194,040 3 79 79 79 196

EA 305,527 209,740 1 6 6 6 21

Katılımlar: 4 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 2,19 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 1 16,75 88 5,81 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 2,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 2,75 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 32,25 81 12,81 9,10 11,43

Matematik-2 31 18 4 17,00 55 15,62 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,12 2,10 0,68

Matematik 40 18 4 17,00 43 18,75 12,43 5,16

Toplam: 280 90 33 81,80 29 76,11 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCbBDEBED BdADEBCACABDDEAEb CB  ABBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  EA CaCEE CDDb ECECc CC  eEC          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 182,179 194,040 23 120 120 120 365

EA 158,124 209,740 28 178 178 178 910

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 2 6 0,50 2 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 2 6 0,50 1 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 4 4 3,00 21 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 1 3 0,25 2 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 8 11 5,25 13 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 49 43 38,30 14 59,17 64,03 59,71

Matematik D  cb          e    bcc      C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EaAd bcC   C  decA         BDEa  da c   

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 313,699 194,040 5 27 27 27 49

EA 250,559 209,740 4 41 41 41 155

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 35 5 33,75 84 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 8 4 7,00 50 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 7 6 5,50 42 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 14 18,50 46 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 96 45 84,80 30 59,17 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDcCcDADcECCEBECDCCCBBcDcEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aADE a CCCddCCccadEACBCdAcDdED AddC dEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇİN GÜNEYHAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 342,219 194,040 2 14 14 14 28

EA 241,524 209,740 6 59 59 59 219

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 25 4 24,00 77 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 32 6 30,50 76 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 10 4 9,00 64 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 104 39 94,30 34 59,17 64,03 59,71

Matematik DEBbACCa  aDCDDDeECECDBCCCBBECDDEdcECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECcCEbDCAECbbAEecABCCBcECEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 267,829 194,040 6 45 45 45 86

EA 205,384 209,740 11 109 109 109 500

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 17 8 15,00 48 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 3 2 2,50 28 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 20 10 17,50 44 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 5 3 4,25 30 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 8 5 6,75 52 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 80 48 68,05 24 59,17 64,03 59,71

Matematik DE bc CeeEaD D D dCcCDaCCC BECDbEc E  D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri   dC C eA CCb EebAaCeBAdCEDBDEa CcCeAcEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 223,604 194,040 12 71 71 71 167

EA 188,704 209,740 18 132 132 132 638

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 13 9 10,75 35 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 14 10 11,50 29 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 3 6 1,50 11 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 5 4 4,00 31 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 13 18 8,50 21 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 66 54 52,55 19 59,17 64,03 59,71

Matematik D  EA Caea  ab DaEeECD  Cb aECD    b D  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri c d  eDCdE bb E De aCB Ee ecDEbcbcCAdDad

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 315,869 194,040 4 26 26 26 47

EA 251,254 209,740 3 40 40 40 149

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 35 4 34,00 85 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 4 9 1,75 13 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 8 4 7,00 54 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 16 18,00 45 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 96 46 84,55 30 59,17 64,03 59,71

Matematik EBEDCCa CDDDcCEDADBECCEBECDCCCBBEDcEEDbC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aceEebaC aaAeCEeCdc CBCdADDCEceACACcCEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDHEM GÖRAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 189,554 194,040 17 104 104 104 300

EA 170,634 209,740 23 161 161 161 797

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 6 4 5,00 13 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 0 0 0,00 0 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 2 2 1,50 12 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 4 4 3,00 8 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 49 34 40,55 14 59,17 64,03 59,71

Matematik E  D       a    Ac cCC c C              

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri                  E   B  cc C Dc       e 

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YURTCU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 260,124 194,040 8 51 51 51 99

EA 196,349 209,740 13 125 125 125 577

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 4 0 4,00 44 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 16 7 14,25 36 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 2 3 1,25 9 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 10 3 9,25 71 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 20 8 18,00 45 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 75 41 64,80 23 59,17 64,03 59,71

Matematik DE Ec C ead  DDa cCE D    cBEC  E  ECD  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d Ab        CcEDDAdCCBAdCEcB E EaACAd EC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 2 1 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA * LEL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 216,414 194,040 13 75 75 75 189

EA 172,024 209,740 22 159 159 159 788

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 2 5,50 18 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 6 2 5,50 14 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 6 5 4,75 34 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 5 7 3,25 25 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 19 12,25 31 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 62 47 50,30 18 59,17 64,03 59,71

Matematik d  D Cc  DDD C                          

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  AbEdC aCa AdCEcedE CBbdccDCEaccbACcadDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEN ATAMAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 183,509 194,040 21 116 116 116 354

EA 169,939 209,740 24 163 163 163 807

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 4 5,00 16 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 6 5 4,75 12 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 2 2 1,50 11 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 47 33 38,80 14 59,17 64,03 59,71

Matematik D  Ed Ca  E      d E   C     a     b    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri cC   d     C                            

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 208,664 194,040 16 84 84 84 214

EA 165,074 209,740 27 171 171 171 843

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 3 5 1,75 6 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 2 3 1,25 14 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 5 8 3,00 8 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 4 8 2,00 14 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 4 1 3,75 29 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 5 5,75 44 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 15 14 11,50 29 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 59 48 47,05 17 59,17 64,03 59,71

Matematik Edc   c    b  Ea  B            B  cE cc 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri abcdeCdCC E aa aC E C     DaEeeAdACE EcB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 366,209 194,040 1 7 7 7 15

EA 260,984 209,740 1 22 22 22 88

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 38 2 37,50 94 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 111 34 102,55 37 59,17 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCEDAcBECCEBECDCCbBBEDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri EccEAbbCCCEAbCEDCdEACBCBADDCEDAACACECEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 321,294 194,040 3 24 24 24 43

EA 247,084 209,740 5 48 48 48 183

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 34 6 32,50 81 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 7 5 5,75 44 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 98 46 86,55 31 59,17 64,03 59,71

Matematik DEBEACCBCEaDCDDDeECECDBCCbBBaCDDEdbECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EabCEdaCAbCeacc cAddCBAdCEDBDECECdCAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA GÜMÜŞDERE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 185,019 194,040 20 112 112 112 341

EA 173,414 209,740 21 156 156 156 777

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 8 8 6,00 19 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 8 8 6,00 15 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 6 0,50 1 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 49 40 39,05 14 59,17 64,03 59,71

Matematik b  Dba   D  aC  Ab EeCdaEC              

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  Ac  a  a   be                   d     B

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR DENİZLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 189,632 204,900 7 73 73 73 530

SAY 166,394 194,040 26 161 161 161 693

EA 194,277 209,740 16 129 129 129 597

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 3 1,25 25 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 7 5 5,75 30 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 12 12,00 30 4,17 9,10 11,43

Toplam: 280 54 38 44,55 16 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdbdDEBbD d d EBC Cb e  ccCdC     eCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 1 1 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ARDA EREN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 175,559 194,040 25 132 132 132 444

EA 165,769 209,740 26 170 170 170 838

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 4 3 3,25 8 11,87 12,43 5,16

Toplam: 280 43 29 35,80 13 59,17 64,03 59,71

Matematik D  EA     E    c    dc                  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SÜMER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,670 204,900 3 61 61 61 426

SAY 182,609 194,040 22 119 119 119 363

EA 230,024 209,740 8 74 74 74 311

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 1 15,75 83 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 3 18,25 46 4,17 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 5 5,75 19 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 7 5 5,75 14 11,87 12,43 5,16

Toplam: 280 65 34 56,55 20 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdAaDEBEDCBAADEBeAC  DDE                

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik DE bA  c  E    D d ECc b                

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 1 2 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 275,592 204,900 1 4 4 4 113

SAY 189,129 194,040 18 105 105 105 305

EA 232,597 209,740 7 70 70 70 286

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 4 12,00 63 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 4,17 9,10 11,43

Tarih-2 11 4 6 2,50 23 0,12 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 0,31 0,46 1,67

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,14 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,12 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,20 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 21 16 17,00 43 0,89 1,28 4,67

Matematik-2 31 2 3 1,25 4 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 2 4 1,00 3 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 7 7 5,25 38 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 3 10 0,50 4 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 9 1,75 13 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 14 26 7,50 19 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 102 83 81,30 29 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBdADDEBEbccD EB ACBbcD CcbbADEdAeC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 e BADcdcCabDCEebdBBDACeAaDEdc BAC bdDeAB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E              a  cE     a        c     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri cccccCCCCCccCCccCcccCcCccccCccccCcCcCccc

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 215,989 194,040 14 76 76 76 190

EA 185,924 209,740 19 137 137 137 666

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 1 3 0,25 3 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 13 10 10,50 26 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 3 8 1,00 7 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 4 8 2,00 15 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 21 6,75 17 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 64 57 49,80 18 59,17 64,03 59,71

Matematik b a  Ca   cD    ADcECeE ECDCCd    D d bd

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  bDc dd CacdCedaedE eBbecDDdcDecC C b DB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,585 204,900 2 35 35 35 308

SAY 185,429 194,040 19 111 111 111 337

EA 253,387 209,740 2 37 37 37 132

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 4 12,00 63 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 4,17 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 0 7,00 23 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 7 1 6,75 17 11,87 12,43 5,16

Toplam: 280 73 36 64,05 23 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCe BdADDEBEABDecEBdA   DDaCbbEADEaABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E  D  E          DBE     C         d    

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILT* 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 235,264 194,040 10 63 63 63 135

EA 195,654 209,740 14 127 127 127 583

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 14 12 11,00 35 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 4 4 3,00 33 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 18 16 14,00 35 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 5 9 2,75 20 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 6 7 4,25 33 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 23 10,25 26 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 73 65 56,80 20 59,17 64,03 59,71

Matematik D  dACCadEab DbabEedCDceC B ECDDdBcEb Db

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EabCaecCbEaCabEecedCCBdEadD DbbEebbAcDcC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 2 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE ŞEŞEN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 263,099 194,040 7 49 49 49 91

EA 213,029 209,740 10 98 98 98 444

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 17 2 16,50 53 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 4 1 3,75 42 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 21 3 20,25 51 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 9 3 8,25 63 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 77 44 66,05 24 59,17 64,03 59,71

Matematik DE EA CdC c CD   E E D  CC BECD Ed E  DE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E c de e  CbacE DcdCCBAECEaBDEeb ACbe bC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 242,404 194,040 9 61 61 61 121

EA 193,569 209,740 17 130 130 130 607

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 15 7 13,25 33 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 6 2 5,50 42 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 11 13,25 33 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 70 44 59,05 21 59,17 64,03 59,71

Matematik Dd EAbCa ab C  eDECEC B  e   C DE  E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E AC dea d aCdEDcAdCCB     BDEa acC A E 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 227,339 194,040 11 67 67 67 154

EA 195,654 209,740 14 127 127 127 583

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 13 8 11,00 35 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 16 8 14,00 35 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 2 7 0,25 2 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 1 2 0,50 4 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 3 6,25 48 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 10 12 7,00 18 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 65 46 53,55 19 59,17 64,03 59,71

Matematik D  Ec   aca  eDDDcCEb cCCC  ECD E  E  D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri c dd  cC a abA Dcc         BaE  eACAA bC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,960 204,900 4 64 64 64 460

SAY 166,394 194,040 26 161 161 161 693

EA 200,719 209,740 12 114 114 114 532

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 1 1,75 35 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 7 4 6,00 32 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 8 14,00 35 4,17 9,10 11,43

Tarih-2 11 0 4 -1,00 -9 0,12 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 0,31 0,46 1,67

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,14 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,12 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,20 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 12 2,00 5 0,89 1,28 4,67

Toplam: 280 60 46 48,55 17 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1   CdDeBA  DEB   e Eb b C  eDBC   eDE AeC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 d   eb c   DC acbae  CA a b        dD         

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 1 1 25
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYKAÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 198,585 204,900 6 67 67 67 483

SAY 166,394 194,040 26 161 161 161 693

EA 184,559 209,740 20 140 140 140 677

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 4 10 1,50 8 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 17 8,75 22 4,17 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,12 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 1 5 -0,25 -2 0,31 0,46 1,67

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,14 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,12 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,20 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 16 6,00 15 0,89 1,28 4,67

Toplam: 280 62 59 47,30 17 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCAeDEBceade cEaC be a  AEbcCB eb Be a  

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 ED c deaCc b ceB   cb  cDcEdb  B   BADad      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZGE B 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 201,047 204,900 5 65 65 65 465

SAY 176,969 194,040 24 130 130 130 430

EA 216,537 209,740 9 93 93 93 417

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 1 2,75 55 0,74 1,42 1,74

Edebiyat 19 10 5 8,75 46 2,21 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 0,54 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 0,69 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 9 15,75 39 4,17 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 1 3,75 12 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 4 1 3,75 9 11,87 12,43 5,16

Toplam: 280 61 36 52,05 19 59,17 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1  ACdDeBA DDEBcbB DEac  C  a   bbEA E A C

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E  D       c C D                        

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 8 80 80 80 738

SAY 214,029 194,040 15 80 80 80 198

EA 166,464 209,740 25 168 168 168 834

Katılımlar: 28 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 5 5 3,75 12 9,88 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,98 2,10 0,68

Matematik 40 5 6 3,50 9 11,87 12,43 5,16

Fizik 14 6 6 4,50 32 2,29 2,18 0,78

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,29 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 4,12 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 15 13,25 33 9,70 8,66 3,56

Toplam: 280 61 47 49,30 18 59,17 64,03 59,71

Matematik D  E  Ca  d    D cCde           d       

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EabCabeCA CCb E   dCeB E  cBDEecacCAeDbC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE UĞURLU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 190,725 204,900 22 72 72 72 524

SAY 169,494 194,040 13 150 150 150 624

EA 192,639 209,740 21 131 131 131 611

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 4 6 2,50 13 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 14 10 11,50 29 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 4 1,00 9 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 0 3 -0,75 -7 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 9 0,75 2 3,28 1,28 4,67

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 0,05 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 0,05 8,66 3,56

Toplam: 280 57 45 45,80 16 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 eACdDa  ceDEBEb     d  dcbD  C    DE ABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2  de DbEc   c   bb       B bb                  

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Fen Bilimleri                                        B

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 253,890 204,900 4 14 14 14 189

SAY 169,214 194,040 14 151 151 151 630

EA 227,884 209,740 14 80 80 80 327

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 11 5 9,75 51 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 9 21,75 54 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 2 0,50 8 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 13 10,75 27 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 1 0 1,00 3 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 78 48 66,05 24 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCbaBdbDDEBEb D  EBdAC b a CE EADEaABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 d  ADc  aDb CEec ad ACAA DbCbD   e da AB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,635 204,900 12 40 40 40 317

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 198,219 209,740 19 121 121 121 560

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 6 8 4,00 21 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 15 13,25 33 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 1 8 -1,00 -9 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 16 19 11,25 28 3,28 1,28 4,67

Toplam: 280 72 60 57,05 20 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdbCBA aDEBdb cbd c b B a cC dbADECAcC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2  cebDcdda bDCEc dBBedCbABDcdbDc  BDdDeAB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLBER BAYRAM 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 206,657 204,900 20 63 63 63 436

SAY 167,804 194,040 16 158 158 158 671

EA 197,759 209,740 20 122 122 122 565

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 5 9 2,75 14 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 0 5 -1,25 -11 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 1 3 0,25 2 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 13 4,75 12 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 0 2 -0,50 -2 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 1 2 0,50 1 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 64 54 50,55 18 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEB eeB  edBbcbb c E d cd  Db BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2  ede    dd    e   ceE AADcadD  B   B Dcd      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik                 c b            D        

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ALTAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 194,442 204,900 21 68 68 68 503

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 185,062 209,740 22 139 139 139 673

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 4 5 2,75 14 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 12 12 9,00 23 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 19 4,25 11 3,28 1,28 4,67

Toplam: 280 60 57 45,80 16 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCbdDEBcDeBb  b b       ebbdCBaD  BC    

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 bDC cAebed  ADeada ec  AD ad   B  eecDad      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 211,887 204,900 18 57 57 57 404

SAY 165,689 194,040 21 178 178 178 898

EA 216,624 209,740 17 92 92 92 415

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 2 1,50 30 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 11 8 9,00 47 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 15 19,25 48 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 62 42 51,55 18 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 C bcDEBcDCBdADEBdAbbabDdbEbbCB DbBBCAaED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    b                                    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ÇEŞMECİ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 249,290 204,900 5 18 18 18 211

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 228,492 209,740 12 77 77 77 322

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 2 15,50 82 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 5 -1,25 -13 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 8 23,00 58 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 2 2 1,50 25 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 13 8,75 22 3,28 1,28 4,67

Toplam: 280 76 47 64,30 23 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBbDCBAADEB AeABDDEeb c  a b BeA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 cD  cA   d CADeBeeaeb  AD aaDc B   BcD        

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL YILMAZ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 214,052 204,900 16 54 54 54 392

SAY 177,674 194,040 7 128 128 128 424

EA 230,699 209,740 11 72 72 72 305

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 12 20,00 50 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 5 4 4,00 10 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 67 42 56,55 20 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdbCcdAeDEBdbBDDcEBCACeb   CE  ADEdABb

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E aD       c C   e E  E    e            

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK SEMERCİ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,415 204,900 1 9 9 9 162

SAY 174,854 194,040 9 136 136 136 456

EA 254,159 209,740 6 34 34 34 126

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 14 2 13,50 71 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 3 28,25 71 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 1 -0,25 -4 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 6 7,50 19 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 4 4 3,00 8 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 81 39 71,30 25 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBED BAADEB A edDDEAE  C DDA BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 ED  e   CA  db  d De C     dD      B D        

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik  E E  Ca           E c e     d          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPOĞLU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,557 204,900 6 23 23 23 243

SAY 183,314 194,040 4 117 117 117 359

EA 263,712 209,740 2 20 20 20 78

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 2 15,50 82 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 5 28,75 72 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 4 6,00 19 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 4 6,00 15 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 76 35 67,30 24 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBAADDEBEb DDEaBCACBb aaC  EADE ABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E  D C     b C b  cEC    C b            

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,802 204,900 9 31 31 31 297

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 211,089 209,740 18 102 102 102 459

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 10 8 8,00 42 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 1 -0,25 -4 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 19 7,25 18 3,28 1,28 4,67

Toplam: 280 72 60 57,05 20 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBbDCBbb cBCbCcBcaEbc cCB DbBeeA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 EaCbecdcdAbCdDedbc  c A DBcC d    bBADbd      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 1 50
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 1 0 100
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 1 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,640 204,900 8 29 29 29 274

SAY 179,084 194,040 6 126 126 126 402

EA 248,637 209,740 8 46 46 46 172

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 14 4 13,00 68 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 2 1,50 4 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 6 6 4,50 11 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 75 45 63,80 23 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCcC AADDEBdbBDDdEBeACdbbDBeEbEADEeABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 e    b   DC                                   

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E  D     b e CcaA cE     C        e     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 2 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,962 204,900 15 51 51 51 373

SAY 169,214 194,040 14 151 151 151 630

EA 226,392 209,740 15 81 81 81 335

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 10 7 8,25 43 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 11 21,25 53 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 2 4 1,00 3 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 65 41 54,80 20 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBaDaBAb EBedab DDEAEbdC Dc BBCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    Eb Ca  a      c                      

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 221,420 204,900 14 48 48 48 348

SAY 191,069 194,040 3 101 101 101 295

EA 251,522 209,740 7 39 39 39 148

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 6 10,50 55 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 10 22,50 56 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 10 5 8,75 22 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 74 41 63,80 23 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBcbCBdADEBbACbBa EAEadC    aBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik DE E  C C c  c  D  dCcc C  B C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,567 204,900 11 36 36 36 309

SAY 170,624 194,040 11 146 146 146 598

EA 238,772 209,740 10 63 63 63 236

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 6 10,50 55 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 2 2 1,50 4 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 68 37 58,80 21 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBEeCBdADEBdACb DadeE aCdDDA BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    E               d c       C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 213,355 204,900 17 55 55 55 396

SAY 169,919 194,040 12 148 148 148 615

EA 222,184 209,740 16 87 87 87 376

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 7 10,25 54 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 13 19,75 49 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 4 5 2,75 25 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 4 -1,00 -17 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 19 0,25 1 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 3 7 1,25 4 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 3 7 1,25 3 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 70 65 53,80 19 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdDdBdADDaBEbaDDEEBeAaBb a Cdb A ECABe

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 eb  Dcdcdc DCb adBe dCc d ad      bda         

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E Ec    a  c b  A c     d   d           

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 1 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,200 204,900 19 60 60 60 416

SAY 206,579 194,040 1 87 87 87 224

EA 255,204 209,740 5 30 30 30 119

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 5 10,75 57 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 15 3 14,25 36 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 76 42 65,55 23 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CddBDaBEDCBdADEB AdbcD EcE dC Da aBeAdED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik DE bA C   E  D   d ECD CCCB ECe         

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,282 204,900 3 11 11 11 173

SAY 174,149 194,040 10 138 138 138 476

EA 259,112 209,740 3 26 26 26 99

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 2 16,50 87 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 8 30,00 75 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 2 10 -0,50 -2 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 4 3 3,25 36 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 6 13 2,75 7 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 82 48 70,05 25 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCbCBAADDEBcABDDEEBCAbcbeDBCECEADEdAdC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2     D  AC   C Dc                              

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik Eadea b  ccD   e ec            ca DEdDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 259,495 204,900 2 10 10 10 170

SAY 183,314 194,040 4 117 117 117 359

EA 257,612 209,740 4 28 28 28 108

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 5 11,75 62 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 10 7 8,25 21 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 7 3 6,25 20 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 4 6,00 15 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 85 46 73,55 26 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBEbCBd DEBdACeBDbEdEb CBDDbBBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 aD d Aaae ECADed DD EC                        

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik D BEA            EC  cc      Ca  c      

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 0 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 236,862 204,900 7 28 28 28 264

SAY 198,119 194,040 2 93 93 93 259

EA 274,464 209,740 1 12 12 12 52

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 14 3 13,25 70 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 6 27,50 69 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 11 3 10,25 33 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 12 3 11,25 28 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 80 35 71,30 25 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEB DCBdADEBeAC BDDdAEbcCB   BBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik Dd EA C   b      E ECD CC   Ee  E       

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 0 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,230 204,900 10 32 32 32 303

SAY 165,689 194,040 21 178 178 178 898

EA 228,007 209,740 13 79 79 79 326

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 1 16,75 88 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 24 4 23,00 58 21,26 9,10 11,43

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 0,61 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 1 1 0,75 7 1,08 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,65 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,34 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 0,60 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 3 2,25 6 3,28 1,28 4,67

Matematik-2 31 0 1 -0,25 -1 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 66 34 57,55 21 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCcCBAeDDEBEA DDEEBCAC         ccE AB 

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2      c      b       A             Dd  A       

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik b                                       

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,035 204,900 13 46 46 46 336

SAY 175,559 194,040 8 132 132 132 444

EA 239,957 209,740 9 62 62 62 227

Katılımlar: 22 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,59 1,42 1,74

Edebiyat 19 9 8 7,00 37 10,15 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 3,06 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,47 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 21,26 9,10 11,43

Matematik-2 31 6 11 3,25 10 2,90 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,22 2,10 0,68

Matematik 40 6 11 3,25 8 3,11 12,43 5,16

Toplam: 280 71 47 59,30 21 60,25 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEcccCBdeeEcaACA DD AE  CBDaABBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  cd    dd    D dbEeD CCe dd c         

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 0 2 0
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 4 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET FUAT GEDİK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 213,794 194,040 22 81 81 81 200

EA 176,194 209,740 24 153 153 153 756

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 9 6 7,50 24 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 9 8 7,00 18 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 3 7 1,25 9 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 2 2 1,50 12 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 11 9,25 23 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 60 45 48,80 17 61,90 64,03 59,71

Matematik D  EA Ce  a    DDcCb  c   Be C c  b     

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri b Ab ecC d Cdba  A     cC  BDE ECcd AD  

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
Çeşitlilik 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 215,799 194,040 21 77 77 77 191

EA 176,194 209,740 24 153 153 153 756

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 9 10 6,50 21 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 1 2 0,50 6 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 10 12 7,00 18 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 5 5 3,75 27 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 14 14 10,50 26 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 63 52 50,05 18 61,90 64,03 59,71

Matematik Dd cA  a     e aDcCECD a a cECe dc E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d eC C bbcCC AEaDe C B     BDEa eACceedd

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
TÜREV 5 2 2 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 359,369 194,040 1 9 9 9 20

EA 251,949 209,740 2 38 38 38 145

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 28 2 27,50 89 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 7 1 6,75 75 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 35 3 34,25 86 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 109 34 100,55 36 61,90 64,03 59,71

Matematik DEBEAdCBCEaDCDDD ECECDBCCCBBECDDEBaE DDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECdCdCDCAECCCdEDDABCCBAdCEDBDECECdCAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA K 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 334,034 194,040 3 16 16 16 30

EA 231,099 209,740 6 71 71 71 301

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 23 1 22,75 73 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 4 0 4,00 44 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 27 1 26,75 67 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 9 3 8,25 59 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 0 12,00 92 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 33 4 32,00 80 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 99 31 91,30 33 61,90 64,03 59,71

Matematik E EDCCaDCDDD    AD ECCEBECDCCC     EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri E cE bCCCCcACCEDCEcACBCBADDCEDAACACE EDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 218,894 194,040 20 73 73 73 176

EA 182,449 209,740 21 146 146 146 696

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 10 6 8,50 27 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 11 7 9,25 23 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 3 2 2,50 19 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 1 3,75 29 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 11 7 9,25 23 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 61 40 51,05 18 61,90 64,03 59,71

Matematik a  EAdCa       DaECECD a    dC  d  E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECA   cC c  aec D  aCB     BD   e   A E 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 2 2 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 297,249 194,040 9 35 35 35 66

EA 244,304 209,740 4 55 55 55 199

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 5 0 5,00 56 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 32 2 31,50 79 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 5 5 3,75 29 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 0 8,00 62 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 11 14,25 36 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 88 39 78,30 28 61,90 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCE ADaECCd ECDCCCBB   EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri accE a bC  dCC edEEceBCd D CED AC    EDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 291,424 194,040 10 36 36 36 67

EA 225,539 209,740 9 82 82 82 343

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 23 6 21,50 69 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 4 3 3,25 36 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 27 9 24,75 62 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 6 5 4,75 34 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 6 6 4,50 35 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 12 19,00 48 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 88 47 76,30 27 61,90 64,03 59,71

Matematik DEBEcCCaC b bDDDDECECDBeCCBBECceaBcE DD 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E cCaC CdbCCa EDcceCCBc aEcB EaECA AADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 3 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TÜL 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 168,424 194,040 30 155 155 155 657

EA 158,124 209,740 31 178 178 178 910

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 1 2 0,50 1 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 1 8 -1,00 -7 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 4 16 0,00 0 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 44 44 33,05 12 61,90 64,03 59,71

Matematik b     a          D                      

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri   cbea da c bC             dba  dAecaEcB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 286,049 194,040 11 37 37 37 72

EA 213,029 209,740 12 98 98 98 444

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 21 5 19,75 64 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 1 2 0,50 6 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 22 7 20,25 51 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 7 3 6,25 48 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 24 9 21,75 54 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 85 42 74,55 27 61,90 64,03 59,71

Matematik cBED Ca CcDD C DAcBECCEBECD CbB c  E  d 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri E cEAC C acA CEDadE CBC Ac CEDAcCAeEeEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 3 1 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 247,274 194,040 16 58 58 58 114

EA 203,299 209,740 16 112 112 112 520

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 18 5 16,75 42 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 18 11,50 29 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 73 49 60,80 22 61,90 64,03 59,71

Matematik D  Ec Caa    D D ECECDB Ce BECD Ed E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EbACdbce beCadEcDAdaeB EdEDBDE baAC dc  

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 222,184 194,040 19 72 72 72 169

EA 188,704 209,740 17 132 132 132 638

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 12 9 9,75 31 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 2 1 1,75 19 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 14 10 11,50 29 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 2 5 0,75 5 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 10 9 7,75 19 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 63 45 51,80 19 61,90 64,03 59,71

Matematik E  DaC   D Da aDADcECeacdC  Ce c   E  E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  ccEea  C    bc   E  B  d aC c A A ECE  

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 3 1 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 2 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 169,412 204,900 1 75 75 75 624

SAY 181,164 194,040 27 123 123 123 378

EA 176,457 209,740 23 152 152 152 753

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 1 3 0,25 5 0,00 1,42 1,74

Edebiyat 19 3 1 2,75 14 0,16 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 4 5 2,75 7 0,16 9,10 11,43

Tarih-2 11 1 1 0,75 7 0,02 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 0,02 0,46 1,67

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,02 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,02 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,00 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 4 6 2,50 6 0,08 1,28 4,67

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 5 4 4,00 10 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 2 10 -0,50 -4 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 6 -0,50 -4 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 7 24 1,00 3 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 59 65 42,80 15 61,90 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 edc DEB  aB             d               

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 bD              C e  b   daC   Ba             

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik DE E   a  b   c    E  B   d             

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ad ecabd caCCeaD c db d  c  DEedCAebdece

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 1 3 25
ŞİİR 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 1 1 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FEYZA ERGÜL 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 239,194 194,040 17 62 62 62 125

EA 183,839 209,740 19 143 143 143 685

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 10 4 9,00 29 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 11 5 9,75 24 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 7 2 6,50 50 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 18 11 15,25 38 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 68 42 57,55 21 61,90 64,03 59,71

Matematik E  D CE    Da   AbBb Cd EC      b     E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  AcEcCeba d   EDCEE  a  AcDCb AACcC eEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 2 1 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 168,299 194,040 31 156 156 156 660

EA 160,904 209,740 30 174 174 174 881

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 3 6 1,50 5 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 3 6 1,50 4 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 1 4 0,00 0 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 43 39 33,30 12 61,90 64,03 59,71

Matematik E  e    dc   C  d  b   B d              

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri   ca b  C    e                e  ee     

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 225,789 194,040 18 69 69 69 159

EA 176,194 209,740 24 153 153 153 756

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 7 4,25 14 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 3 1 2,75 31 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 9 8 7,00 18 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 7 4 6,00 43 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 7 3,25 25 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 66 49 53,80 19 61,90 64,03 59,71

Matematik D  Ec C C a  D  aa b      dB e  Ec E  D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri b ACEe CeE CCdccDe C B ECEcBDEa ecaAeaEd

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 2 40
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 275,219 194,040 12 39 39 39 77

EA 220,674 209,740 11 89 89 89 387

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 21 6 19,50 63 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 4 2 3,50 39 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 25 8 23,00 58 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 3 9 0,75 5 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 5 7 3,25 25 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 19 18 14,50 36 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 83 52 70,05 25 61,90 64,03 59,71

Matematik DEBbc CaC E bDDDaECECD CCCcBECD EBcE  Dd

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E cbaeaC baCadEecceCeBAda DBDEaECACAeDEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İ ARDA YILDIRIM 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 205,794 194,040 25 88 88 88 227

EA 184,534 209,740 18 141 141 141 678

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 11 8 9,00 29 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 2 4 1,00 11 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 13 12 10,00 25 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 7 1,25 10 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 9 19 4,25 11 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 61 57 46,80 17 61,90 64,03 59,71

Matematik DE EA CaCda a   ebCEa  C C   CecEd E  cd

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri cCACadDe  bCadaebA a c     B Edadc cdD e

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 307,189 194,040 6 30 30 30 53

EA 224,149 209,740 10 84 84 84 354

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 25 3 24,25 61 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 5 8 3,00 21 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 27 10 24,50 61 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 91 39 81,30 29 61,90 64,03 59,71

Matematik D  Ec C C EDCDDD ECECDaCCCBBEaD E  E  D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri c deaCcCAcCeCdEDDAeCCBAdCEDBDE  CACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNAZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 212,799 194,040 23 82 82 82 203

EA 180,364 209,740 22 147 147 147 712

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 9 2 8,50 27 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 9 2 8,50 21 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 3 0,25 2 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 58 38 48,55 17 61,90 64,03 59,71

Matematik EB D  a  D         EC    CeC C          

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  cea C  C      De c   a      DAACcbdaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 272,254 194,040 14 42 42 42 81

EA 208,859 209,740 15 105 105 105 475

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 16 8 14,00 45 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 5 1 4,75 53 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 21 9 18,75 47 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 5 7 3,25 23 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 1 9,75 75 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 21 12 18,00 45 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 81 47 69,30 25 61,90 64,03 59,71

Matematik E  e Cc CDDa   DAcBECCdcECDaCdBB D EdDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  AcEcCC dacbdCEcadEACB  Ac CbDAA AC CEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 2 3 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 212,369 194,040 24 83 83 83 204

EA 183,839 209,740 19 143 143 143 685

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 10 1 9,75 24 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 0 0 0,00 0 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 3 5,25 40 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 56 31 48,30 17 61,90 64,03 59,71

Matematik DE bA C      D D E E       B C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri               E    a        DE ECcC e Ed

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 347,784 194,040 2 12 12 12 23

EA 261,679 209,740 1 21 21 21 82

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 29 1 28,75 93 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 38 1 37,75 94 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 29 10 26,50 66 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 106 37 96,80 35 61,90 64,03 59,71

Matematik DEBEcCC CEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E bCdCaCAECCCAcDcABCCBeECEDBDEebCAdAcDEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 273,629 194,040 13 41 41 41 79

EA 210,944 209,740 14 103 103 103 462

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 18 6 16,50 53 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 21 6 19,50 49 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 7 6 5,50 39 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 7 5 5,75 44 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 15 18,25 46 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 82 47 70,30 25 61,90 64,03 59,71

Matematik DE EACC C a C  aecCECDcCCC eECD E  E   E

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECAC dcCbcaCCbcDbAdCCB baEDBD aEecCAADEb

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 311,344 194,040 5 28 28 28 51

EA 234,574 209,740 5 67 67 67 266

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 24 6 22,50 73 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 6 2 5,50 61 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 30 8 28,00 70 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 26 14 22,50 56 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 95 48 83,05 30 61,90 64,03 59,71

Matematik DEBbACCBabEDCDDbDcCECDBaCCB ECDeEBcE DDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri dabCaCcCAEaCadEeDAdCCBcEbEDBDEaECACAeDEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 256,394 194,040 15 54 54 54 107

EA 213,029 209,740 12 98 98 98 444

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 18 3 17,25 56 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 21 3 20,25 51 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 2 1 1,75 13 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 1 0,75 6 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 72 33 63,80 23 61,90 64,03 59,71

Matematik c ED C   D D CdDA  ECCEBECDaCC     EE E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  c E    C         E       aCE dACAe CEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 3 1 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 188,484 194,040 26 107 107 107 314

EA 164,379 209,740 28 172 172 172 852

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 4 5 2,75 7 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 3 5 1,75 13 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 1 2 0,50 4 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 8 12 5,00 13 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 51 43 40,30 14 61,90 64,03 59,71

Matematik    a    d E    e   E Dc    B  a         

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d Ae bcC   Ca a      Be     eEaEeA  beE 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 332,349 194,040 4 19 19 19 34

EA 249,169 209,740 3 45 45 45 170

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 27 3 26,25 85 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 7 0 7,00 78 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 34 3 33,25 83 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 28 12 25,00 63 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 101 41 90,80 32 61,90 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCcBECeeCC BED EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri EcbEAdCbaaEACCEDCdEeCBCBAceCEDAACdCEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 179,254 194,040 28 125 125 125 398

EA 170,634 209,740 27 161 161 161 797

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 6 4 5,00 13 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 0 7 -1,75 -13 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 11 -0,75 -2 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 47 41 36,80 13 61,90 64,03 59,71

Matematik    bA    d     D c  C   C   Eb D        

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri c  e   e c abd             c E  e C d a 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN Y 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 166,394 194,040 32 161 161 161 693

EA 156,734 209,740 32 181 181 181 921

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 280 39 26 32,55 12 61,90 64,03 59,71

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YNS 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,190 204,900 2 78 78 78 671

SAY 175,454 194,040 29 135 135 135 449

EA 163,104 209,740 29 173 173 173 863

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 0 1 -0,25 -5 0,00 1,42 1,74

Edebiyat 19 4 6 2,50 13 0,16 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 -0,01 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,00 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 6 15 2,25 6 0,16 9,10 11,43

Matematik-2 31 1 5 -0,25 -1 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 1 5 -0,25 -1 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 2 11 -0,75 -5 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 5 3,75 29 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 7 16 3,00 8 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 53 62 37,55 13 61,90 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 a    dB       ABeDcdcb  cbDeBeadde      

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik d a    Da      c  c                     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri bccEeaeea dAbd             C edb A aCEbB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 307,054 194,040 7 31 31 31 54

EA 229,014 209,740 7 75 75 75 316

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 20 7 18,25 59 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 8 1 7,75 86 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 28 8 26,00 65 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 27 13 23,75 59 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 94 47 82,30 29 61,90 64,03 59,71

Matematik E EDdCcDCD edbEDdDBECCE ECDaCC BEDcEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri dADEAbCCCCadCaEDaEEACBCeADaCEadcCdCEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 3 80 80 80 738

SAY 298,179 194,040 8 34 34 34 64

EA 228,319 209,740 8 78 78 78 324

Katılımlar: 32 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 22 3 21,25 69 13,24 10,34 4,47

Geometri 9 5 2 4,50 50 2,51 2,10 0,68

Matematik 40 27 5 25,75 64 15,75 12,43 5,16

Fizik 14 3 2 2,50 18 3,02 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,14 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 6,21 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 8 20,00 50 13,37 8,66 3,56

Toplam: 280 88 39 78,30 28 61,90 64,03 59,71

Matematik E  D CE CDDDa E ADcECCdBECDCCCBdaD EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  b E   C aE   EDadEcCBCdADDCEDeACACc EDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 173,895 204,900 5 74 74 74 610

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 168,257 209,740 17 165 165 165 823

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 3 1,25 25 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 3 12 0,00 0 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 21 3,75 9 6,46 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,19 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 0,22 0,46 1,67

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,03 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,06 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 -0,03 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 7 16 3,00 8 0,47 1,28 4,67

Toplam: 280 55 63 39,30 14 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 dAbbDbdbeaDadacB b d b C d ceCc  b  bABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 bdB DcEcdb b c aaaB A   dDc       bcD  e      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 1 2 25
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 2 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YASİN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 329,809 194,040 5 21 21 21 37

EA 243,609 209,740 8 57 57 57 204

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 25 2 24,50 79 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 32 3 31,25 78 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 100 40 90,05 32 71,22 64,03 59,71

Matematik D BEA CBCEaeCDDDDECECDBCCC BEC bEBEE DDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECACadDCAEaCadEDccdCCBAEaEDBDECcCbCAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR KARAKURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 333,329 194,040 4 17 17 17 32

EA 260,984 209,740 5 22 22 22 88

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 38 2 37,50 94 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 8 5 6,75 48 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 25 14 21,50 54 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 102 42 91,55 33 71,22 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDaCEDADBECCEBECDCCCBBcDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  AcEcaCCeCbACCEDadEACBCdeDDCbDAcbdeECEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 260,409 194,040 8 50 50 50 96

EA 210,944 209,740 12 103 103 103 462

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 18 5 16,75 54 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 21 6 19,50 49 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 8 4 7,00 54 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 13 13,75 34 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 77 45 65,80 24 71,22 64,03 59,71

Matematik D  dA CBC E bDDa ECECD eCCBB dD Ec E D  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E cC   CA eCadcaDAeaCBA CEDeDEa  b e cEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 2 2 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 241,592 204,900 3 22 22 22 237

SAY 245,354 194,040 11 59 59 59 117

EA 325,937 209,740 1 4 4 4 9

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 8 29,00 73 6,46 9,10 11,43

Matematik-2 31 23 2 22,50 73 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 29 4 28,00 70 19,28 12,43 5,16

Toplam: 280 99 38 89,55 32 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 cACCDCBdADDEBEABDDbEBeACeb DBCdCEADECAcC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E ED CED DD BCEeAD ECCEBECD CeBBcD EEDEa

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 254,424 194,040 9 55 55 55 108

EA 200,519 209,740 13 115 115 115 536

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 14 4 13,00 42 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 3 1 2,75 31 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 17 5 15,75 39 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 6 4 5,00 36 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 5 6 3,50 27 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 5 6,75 52 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 19 15 15,25 38 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 75 46 63,55 23 71,22 64,03 59,71

Matematik b  D CE  D   a  cc ECCE EC CCCB  D E  Eb

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  A EAC eaa dCCEDCdE Cdadec CEcAACdeEabDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 3 1 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,690 204,900 1 8 8 8 161

SAY 202,349 194,040 12 90 90 90 242

EA 287,204 209,740 3 10 10 10 35

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 6,46 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 0,19 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 4 3 3,25 30 0,22 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,03 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,06 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 -0,03 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 10 5,50 14 0,47 1,28 4,67

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 14 5 12,75 32 19,28 12,43 5,16

Toplam: 280 93 48 81,05 29 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBdDCBAADEBeACbBDDEbEbaCBaD BBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 b  dc aDCA CbD  dDc  C         B     abd      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik D  b  CaC E      ECECe bCC BdC D   E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 1 3 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK BÜSTAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 193,264 194,040 14 99 99 99 281

EA 186,619 209,740 15 136 136 136 658

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 12 5 10,75 27 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 1 6 -0,50 -4 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 13 -1,25 -3 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 53 44 42,05 15 71,22 64,03 59,71

Matematik EBE  Cd  c   C aAD  C E  bDC   B    d   

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri ad c b  C  de         e  ce a c C d  d  

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 2 0 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 188,954 194,040 15 106 106 106 309

EA 178,974 209,740 16 148 148 148 731

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 9 9 6,75 22 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 11 12 8,00 20 19,28 12,43 5,16

Toplam: 280 50 38 40,55 14 71,22 64,03 59,71

Matematik DEaEd     a  De  E Ed caC dBEb c   EdD d

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 3 40
TÜREV 5 2 1 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 210,805 204,900 4 59 59 59 412

SAY 166,394 194,040 17 161 161 161 693

EA 216,209 209,740 11 94 94 94 421

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 7 10,25 54 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 16 19,00 48 6,46 9,10 11,43

Toplam: 280 62 42 51,55 18 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 aAbCDCBAAeDbBcABDDbEBddbddeDBC bbdaECABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 1 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE NAYAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 169,579 194,040 16 149 149 149 622

EA 157,429 209,740 18 180 180 180 915

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 1 3 0,25 1 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 41 29 33,80 12 71,22 64,03 59,71

Matematik bc D         d                          

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  A                                      

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 2 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 302,959 194,040 6 33 33 33 59

EA 224,149 209,740 9 84 84 84 354

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 21 6 19,50 63 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 5 1 4,75 53 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 26 7 24,25 61 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 26 12 23,00 58 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 91 45 79,80 29 71,22 64,03 59,71

Matematik d ED Ca CDDDaC DADBECCEBaCDeCeBB e EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri adcEda Ca cACeEDCEEACBCBAcDCEDAcCdCEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 1 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 365,009 194,040 2 8 8 8 17

EA 257,509 209,740 6 29 29 29 109

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 37 3 36,25 91 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 111 34 102,55 37 71,22 64,03 59,71

Matematik EBEDCCaDCDDDdCdDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri EcDEAbCCaCEACCEDCEEACBCBAcDCEDAACACEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONAT SIRRI ORBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 374,114 194,040 1 3 3 3 10

EA 265,154 209,740 4 19 19 19 74

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 8 0 8,00 89 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 39 0 39,00 98 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 35 5 33,75 84 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 113 31 105,30 38 71,22 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDE DEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aAcEAaCCCaEAdCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAHİME NAZ ÇAKIR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 248,914 194,040 10 56 56 56 112

EA 199,824 209,740 14 117 117 117 543

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 17 6 15,50 39 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 5 4 4,00 29 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 4 6,00 46 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 10 13,50 34 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 72 42 61,55 22 71,22 64,03 59,71

Matematik E ED CE  D bBC aeDcEC d EC CC  c   E  E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  e c C CCC Ade e Ec CBC    dbDd CdCE EDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF KASIMOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 252,327 204,900 2 15 15 15 196

SAY 200,234 194,040 13 92 92 92 249

EA 292,577 209,740 2 7 7 7 32

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 2 16,50 87 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 6 32,50 81 6,46 9,10 11,43

Matematik-2 31 14 8 12,00 39 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 14 8 12,00 30 19,28 12,43 5,16

Toplam: 280 87 40 77,05 28 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBdADDEBEABDDEEBeACBAcDBCddEADEaABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik c EDCCc  DDD aa dDcEdCEBEaD             

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KOCABAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 158,675 204,900 6 79 79 79 679

SAY 264,879 194,040 7 46 46 46 88

EA 220,609 209,740 10 90 90 90 388

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 1 1,75 35 1,07 1,42 1,74

Edebiyat 19 0 0 0,00 0 3,18 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,93 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,28 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 2 1 1,75 4 6,46 9,10 11,43

Matematik-2 31 19 8 17,00 55 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 5 4 4,00 44 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 24 12 21,00 53 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 7 4,25 33 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 19 21 13,75 34 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 84 60 69,05 25 71,22 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 c CC                                    

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik EBaD Ca  DDDBeEeADBcCCdaECeCCC ccDcEdDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aAcEcbaCCeEbeCbDaaEACBCeAcedEaeACceaeEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 0 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 0 0 0
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 0 0 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 7 80 80 80 738

SAY 351,164 194,040 3 11 11 11 22

EA 254,729 209,740 7 33 33 33 123

Katılımlar: 18 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 15,74 10,34 4,47

Geometri 9 7 1 6,75 75 3,54 2,10 0,68

Matematik 40 36 3 35,25 88 19,28 12,43 5,16

Fizik 14 11 3 10,25 73 3,46 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,40 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 4,60 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 12,46 8,66 3,56

Toplam: 280 107 37 97,80 35 71,22 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDaCdDADBECCEBECDCCCBBbD EEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aADEACCCCaEAdCEDCdcACBaaADDCEDAAeACECEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ÖZCAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 261,765 204,900 1 7 7 7 160

SAY 166,394 194,040 1 161 161 161 693

EA 230,142 209,740 1 73 73 73 310

Katılımlar: 1 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 2,50 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 4 12,00 63 12,00 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,25 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,50 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 11 23,25 58 23,25 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 1,00 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 3,75 0,46 1,67

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,50 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 2,50 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,50 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 17 19 12,25 31 12,25 1,28 4,67

Toplam: 280 82 56 68,05 24 68,05 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 aACdDCBAADDEBcb DDdE bACBbeDBCb EADECAce

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 dAdADbdcdcabCEecdBeD CAc DcCbDe CB dDeAB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 217,065 204,900 27 52 52 52 375

SAY 180,494 194,040 13 124 124 124 387

EA 236,599 209,740 24 66 66 66 251

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 11 5 9,75 51 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 8 21,00 53 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 0 4,00 13 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 5 0 5,00 13 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 67 34 58,55 21 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDaB DCaAbDEBbeC BDD AE  C   baeCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  E               E       B       E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 208,187 204,900 30 62 62 62 430

SAY 168,254 194,040 26 157 157 157 661

EA 213,494 209,740 27 97 97 97 440

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 0 4,00 80 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 8 6 6,50 34 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 12 18,00 45 23,72 9,10 11,43

Fizik 14 1 1 0,75 5 0,01 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 1 1 0,75 2 0,01 8,66 3,56

Toplam: 280 61 39 51,30 18 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1  ACCDe A eDbB A D baBbACabDaBCdCE DabABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Fen Bilimleri      b       C                          

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 1 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 0 2 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 288,220 204,900 3 3 3 3 82

SAY 172,739 194,040 21 143 143 143 520

EA 253,697 209,740 13 36 36 36 131

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 15 4 14,00 74 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 9 28,75 72 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 9 2 8,50 77 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 2 4 1,00 17 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 18 15,50 39 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 3 3 2,25 7 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 3 3 2,25 6 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 93 56 79,05 28 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBcDCBdbDEBCAbABDDEdcdECBDDABBCAdED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 EDCABeaDCAECdDeBdDccbCAcDacbDe  CeeeADbd      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik    E      c     e  EC        e          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF ELBİRLER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 234,595 204,900 15 30 30 30 275

SAY 169,214 194,040 24 151 151 151 630

EA 243,629 209,740 21 56 56 56 203

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 15 4 14,00 74 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 9 26,75 67 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 3 8 1,00 3 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 3 8 1,00 3 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 71 43 60,30 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCbBDEBdDCBAADEBbACbBDDdAEbbCBD baBCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    b         c b d bCc e   B Cc         

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 0 3 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 193,382 204,900 32 69 69 69 510

SAY 167,804 194,040 27 158 158 158 671

EA 199,544 209,740 30 118 118 118 547

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 7 10 4,50 24 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 19 13,25 33 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 1 2 0,50 1 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 58 47 46,30 17 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 cACCcadd eDEBEb DDbbBdcaBbDbcd dEeDECABe

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E              a  c                     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 0 50
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 0 3 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,360 204,900 20 42 42 42 324

SAY 196,709 194,040 7 95 95 95 267

EA 258,192 209,740 10 27 27 27 107

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 2 1,50 30 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 12 6 10,50 55 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 9 22,75 57 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 2 3 1,25 3 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 12 5 10,75 35 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 12 5 10,75 27 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 78 43 67,30 24 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 Cdb DEBEDbBAAe BdACbaDDbAE  CaD  BBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 cD   e   A a                                  

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik D  EA C C E    DDE d Dca b B Cb         

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ŞİİR 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 1 1 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 1 0 50
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 2 1 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 256,190 204,900 5 12 12 12 181

SAY 175,559 194,040 16 132 132 132 444

EA 249,394 209,740 16 44 44 44 164

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 14 2 13,50 71 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 6 26,50 66 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 3 0 3,00 27 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 8 2 7,50 19 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 3 3 2,25 7 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 3 3,25 8 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 79 37 69,80 25 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdDCBAADDEBcA DD dB ACBb DBCc EADE AcC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2     DE   a D     B  A        D  C  d  A       

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik b  D  a            E     C e          E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 251,325 204,900 7 17 17 17 203

SAY 184,724 194,040 11 113 113 113 343

EA 276,254 209,740 6 11 11 11 47

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 18 1 17,75 93 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 33 3 32,25 81 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 7 2 6,50 16 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 79 31 71,30 25 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBEDCBdADEBCACABDDEAEb CcDD  BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  E  CaC          E      BB d          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,055 204,900 13 26 26 26 259

SAY 229,139 194,040 4 65 65 65 149

EA 306,289 209,740 4 5 5 5 19

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 23 4 22,00 71 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 3 0,25 3 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 24 7 22,25 56 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 93 42 82,55 29 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BbCCbCBdADDEBEABDDdEBeACBbDDBCa EADEdAeC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik EBED Ca CDDDaC DAD dCCEBdCDCCCBcd e   E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN BEDİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 267,715 204,900 4 5 5 5 139

SAY 258,749 194,040 2 53 53 53 104

EA 366,187 209,740 1 1 1 1 4

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 18 1 17,75 93 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 38 2 37,50 94 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 28 0 28,00 90 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 5 1 4,75 53 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 33 1 32,75 82 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 110 29 102,80 37 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBdADDEBEABDDEEBCACBADDBCECcADECABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik EBEDCCE CDDDBCE AD ECCEBECDCCCBB D E DEb

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 1 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,262 204,900 10 21 21 21 232

SAY 191,069 194,040 9 101 101 101 295

EA 273,107 209,740 7 13 13 13 53

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 14 4 13,00 68 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 7 29,25 73 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 10 5 8,75 22 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 80 38 70,55 25 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBdDCBAADdBdACA DDcbE cCBDDbBBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik DE EA Ca  a   ee d ECD     B C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 216,770 204,900 28 53 53 53 377

SAY 164,279 194,040 34 181 181 181 931

EA 196,379 209,740 33 124 124 124 576

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 2 1,50 30 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 7 1 6,75 36 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 7 13,25 33 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 2 1,50 14 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 1 1 0,75 13 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 9 6 7,50 19 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 0 2 -0,50 -2 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 0 3 -0,75 -2 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 63 42 52,55 19 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 Cdb DEB DCBd D        D AE  a D b  CAacD

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 cD   A   c CADeB   eEC  D a            d      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Matematik        e              c              b  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ŞİİR 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 237,392 204,900 14 27 27 27 262

SAY 193,889 194,040 8 98 98 98 277

EA 270,852 209,740 8 14 14 14 58

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 9 27,75 69 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 10 5 8,75 28 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 11 5 9,75 24 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 80 40 70,05 25 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCAaDEBEDCcAADEBeACbBDDEAb bCaDDbaBCACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D dEA Cc  a  D D   E Dc C  c C      C   

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 220,700 204,900 25 49 49 49 356

SAY 174,149 194,040 18 138 138 138 476

EA 234,104 209,740 25 68 68 68 271

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 5 2,75 7 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 68 42 57,55 21 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEBEDCaAbeEaCACbBDDdeEd CB cc BCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik    E      a      Ea C cd    dC          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 0 1 0
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,207 204,900 23 45 45 45 333

SAY 174,149 194,040 18 138 138 138 476

EA 238,767 209,740 23 64 64 64 237

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 0 4,00 80 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 5 2,75 9 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 5 2,75 7 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 69 40 59,05 21 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACC dBAbDDaBEbBDDdEBdAC b D Cb EdDECABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E  D C       ea cc      dC              

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 1 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 212,422 204,900 29 56 56 56 401

SAY 173,444 194,040 20 142 142 142 495

EA 224,842 209,740 26 83 83 83 349

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 10 19,50 49 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 6 2,50 8 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 6 2,50 6 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 65 42 54,55 19 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdAcDEBEDdBcbDEBdACbBDDcdE  C      eACED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  E  e ea         dCc      dC          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 254,020 204,900 6 13 13 13 187

SAY 248,879 194,040 3 57 57 57 113

EA 342,277 209,740 2 2 2 2 6

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 2 16,50 87 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 34 4 33,00 83 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 25 3 24,25 78 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 5 0 5,00 56 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 30 3 29,25 73 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 103 33 94,80 34 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdDbBAADDEBEABDDEEBeACBADeBCE EADE ABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik EBEDeCa CDD BeE ADBECCEBECDCCCB  D E DEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 0 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA ESER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,835 204,900 19 38 38 38 314

SAY 166,394 194,040 29 161 161 161 693

EA 202,484 209,740 29 113 113 113 526

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 6 7 4,25 22 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 14 14,50 36 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 8 2 7,50 68 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 1 2 0,50 8 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 13 12 10,00 25 2,68 1,28 4,67

Toplam: 280 70 52 57,05 20 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 abCCDCB e aaBde bD  BeA  bDDBCbCbd EaABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 dAB Dca bcaDCEDa BBDAa  e aC D  a  d          

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 2 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 1 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 0 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 1 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 245,510 204,900 8 19 19 19 221

SAY 205,169 194,040 5 89 89 89 230

EA 290,377 209,740 5 9 9 9 34

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 2 15,50 82 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 15 5 13,75 34 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 86 38 76,55 27 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdABDEB DCBdADEBCACABDcEAECaCBeDbBBCAdED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  dA C C a  DDa ECECc CeC BEC          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 0 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 2 3 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 0 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BATI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,425 204,900 22 44 44 44 332

SAY 181,904 194,040 12 121 121 121 367

EA 246,642 209,740 18 50 50 50 187

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 0 4,00 80 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 5 11,75 62 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 6 6 4,50 15 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 7 6 5,50 14 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 72 41 61,80 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACC CBdADDEBdb DDdEBCAbeb D C aEADEaABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E dD C     ba  a   bCC   C   b        E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 1 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 229,115 204,900 16 33 33 33 305

SAY 171,329 194,040 22 144 144 144 532

EA 240,044 209,740 22 61 61 61 226

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 3 15,25 80 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 12 25,00 63 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 3 4 2,00 6 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 3 5 1,75 4 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 70 43 59,30 21 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdbCBAADDEBEbBDDEdBeACBbDaaCbdEdDECABb

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik Ed D C     e       c          d     a   

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİME KAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 199,832 204,900 31 66 66 66 475

SAY 166,394 194,040 29 161 161 161 693

EA 204,889 209,740 28 110 110 110 503

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 0 4 -1,00 -20 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 9 10 6,50 34 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 19 15,25 38 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 8 0,00 0 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 5 20 0,00 0 2,68 1,28 4,67

Toplam: 280 64 65 47,80 17 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 c ebebdceDDEBccBbaEEBdeCBbDDBCbdEdDECABa

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 edeAabbceDbaC ccbBecca            bdDb        

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 0 2 0
ŞİİR 1 0 1 0
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 2 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 0 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 242,977 204,900 9 20 20 20 227

SAY 167,099 194,040 28 160 160 160 682

EA 250,232 209,740 14 42 42 42 157

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 2 15,50 82 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 31 6 29,50 74 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 14 0,50 2 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 15 0,25 1 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 74 47 62,30 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBdDCBAADEBeAC BDDEeEC CBba BBCAdED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik ca EcdCae Ec c  aE cee  b    d c        

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA POLAT 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 218,592 204,900 26 50 50 50 371

SAY 166,394 194,040 29 161 161 161 693

EA 198,757 209,740 31 120 120 120 556

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 3 1,25 25 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 9 8 7,00 37 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 18 13,50 34 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 2 3 1,25 21 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 15 8,25 21 2,68 1,28 4,67

Toplam: 280 69 59 54,30 19 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdbdDEBEDeBdbe BedCb DbE ECbedaabeBCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 bb dB C de CdeB eb    Ace aCD bBaA BAD d      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 2 50
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 1 1 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 2 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 240,100 204,900 11 24 24 24 247

SAY 259,454 194,040 1 52 52 52 103

EA 338,302 209,740 3 3 3 3 7

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 2 16,50 87 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 6 1 5,75 64 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 34 4 33,00 83 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 103 36 94,05 34 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdDCBdADDEBEbBDDEEBCAC A  BCa EADEdAcC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik EBEDCCEDCDDDcCEeADdECCEBECDCCCBB DcE DEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 1 50
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 0 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 238,757 204,900 12 25 25 25 256

SAY 171,329 194,040 22 144 144 144 532

EA 250,017 209,740 15 43 43 43 160

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 7 2,25 7 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 2 -0,50 -6 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 4 9 1,75 4 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 73 43 62,30 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBdbDDEBcABDDbEBdAb bDDBCE EADEdABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E Ec C      a  a  Bc   a a b     b   c  

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 2 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,147 204,900 34 71 71 71 520

SAY 166,394 194,040 29 161 161 161 693

EA 185,139 209,740 34 138 138 138 672

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 1 4 0,00 0 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 7 11 4,25 22 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 24 9,00 23 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 9 -0,25 -2 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 7 4 6,00 55 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 1 5 -0,25 -4 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 6 -1,50 -25 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 11 29 3,75 9 2,68 1,28 4,67

Toplam: 280 65 79 45,30 16 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BbbeabBAceDbecA aaEEBbedBbcDeebCEeDcaAeC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 edccDdEcecaDCEDDaaBeeCcAcbaaceabdecdDece      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 0 3 0
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 2 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 0 1 0
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 0 1 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 2 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 1 0 100

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 1 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 1 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 2 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 1 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
İslam'da İnanç Esasları 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 224,830 204,900 24 47 47 47 339

SAY 191,069 194,040 9 101 101 101 295

EA 255,054 209,740 11 31 31 31 120

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 5 11,75 62 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 10 23,50 59 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 4 0 4,00 44 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 10 5 8,75 22 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 75 41 64,80 23 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdAdDEBEDaBAbaEBC CAcbDEAE bC D bBBCAdED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik a BEA  a  b        c Da C     D E  E DD 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 0 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 2 0 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YALI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 294,320 204,900 2 2 2 2 69

SAY 169,214 194,040 24 151 151 151 630

EA 247,574 209,740 17 47 47 47 179

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 16 2 15,50 82 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 8 28,00 70 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 8 2 7,50 68 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 7 3 6,25 57 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 6 18,50 46 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 1 0 1,00 3 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 90 40 80,05 29 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACdDCBAADDEBdA DDEEBCAeed DBCbaEADEdABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2 CbBADE ACcCaCED dBeDAC   D      C  dD AB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 1 0 100
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 1 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 1 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 1 0 100
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 192,777 204,900 33 70 70 70 515

SAY 166,394 194,040 29 161 161 161 693

EA 197,534 209,740 32 123 123 123 568

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 5 10 2,50 13 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 16 13,00 33 23,72 9,10 11,43

Toplam: 280 56 42 45,55 16 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBcaeBdceaBeceA    dECbC a b BedCED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 0 2 0
HİKÂYE 3 1 2 33
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA ÇOKSEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 225,490 204,900 21 43 43 43 329

SAY 200,939 194,040 6 91 91 91 247

EA 265,472 209,740 9 18 18 18 73

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 1 3,75 75 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 6 11,50 61 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 13 23,75 59 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 11 16 7,00 23 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 6 3 5,25 58 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 17 19 12,25 31 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 83 58 68,55 24 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 eCABDEBEcCBAbDEBeACbaDDceEdbCBDcbBBCACaD

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik Da EcCeaCbEcde aeECEbDBa Cca decEdcECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 1 1 50
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 0 2 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 0 4 0
TÜREV 5 1 2 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EGE ERBİL 312 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,925 204,900 18 37 37 37 313

SAY 176,969 194,040 15 130 130 130 430

EA 244,359 209,740 20 54 54 54 198

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 3 12,25 64 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 10 24,50 61 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 2 0,50 6 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 5 5 3,75 9 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 71 41 60,80 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CdAdDEBE aBAADEBd CbBDD AEabCBDabBBCAaED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik D  EAb          a  E  a        b   E   d

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 228,655 204,900 17 34 34 34 306

SAY 177,674 194,040 14 128 128 128 424

EA 245,822 209,740 19 51 51 51 191

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 13 5 11,75 62 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 9 24,75 62 23,72 9,10 11,43

Matematik-2 31 4 4 3,00 10 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 5 4 4,00 10 6,71 12,43 5,16

Toplam: 280 71 39 61,30 22 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCdAbDDEBdbBDDcEB ACBb DcC CEbDE ABb

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Matematik E  D  d         AbBd     d        D     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 1 1 50
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 0 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 296,930 204,900 1 1 1 1 62

SAY 174,234 194,040 17 137 137 137 474

EA 255,002 209,740 12 32 32 32 121

Katılımlar: 34 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 3,39 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 2 16,50 87 11,74 4,46 5,60

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 4,12 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 4,46 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 6 28,50 71 23,72 9,10 11,43

Tarih-2 11 4 1 3,75 34 0,77 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 9 1 8,75 80 1,21 0,46 1,67

Felsefe 6 2 1 1,75 29 0,18 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,21 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,31 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 20 5 18,75 47 2,68 1,28 4,67

Matematik-2 31 3 0 3,00 10 5,85 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,86 2,10 0,68

Matematik 40 3 0 3,00 8 6,71 12,43 5,16

Fizik 14 0 1 -0,25 -2 0,01 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 0,01 8,66 3,56

Toplam: 280 92 38 82,55 29 65,67 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 BACCDCBdADDEBEbBDDEEBCACB  aBC  EAbECAce

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2   B Dc AC  DCEDDeBBDA c  D C    aBDdD AB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E  D         C                          

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri      a                                  

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 0 75
ŞİİR 1 1 0 100
ŞİİR 1 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 2 0 100
ŞİİR 2 1 0 50
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 2 0 100
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 2 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 2 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 1 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZEN 21175 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 264,935 204,900 1 6 6 6 150

SAY 186,839 194,040 1 109 109 109 324

EA 292,419 209,740 1 8 8 8 33

Katılımlar: 1 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 5 0 5,00 100 5,00 1,42 1,74

Edebiyat 19 17 1 16,75 88 16,75 4,46 5,60

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 10,00 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 4,75 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 37 2 36,50 91 36,50 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 2 6,50 21 6,50 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 0,75 2,10 0,68

Matematik 40 8 3 7,25 18 7,25 12,43 5,16

Toplam: 280 84 31 76,30 27 76,30 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCABDEBdDCBA DEBCACABDDEAECECBDDABBCAaED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik Da EA C            EC     B  d b B      

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 1 0 100

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 2 0 100
HİKÂYE 3 3 0 100
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 2 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
ŞİİR 2 2 0 100
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 1 0 100
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 2 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DOĞANAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 382,359 194,040 1 1 1 1 7

EA 267,934 209,740 1 15 15 15 64

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 12 2 11,50 82 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 116 29 108,80 39 64,93 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri EdDEAbCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACEeEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ BİNİCİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 191,754 194,040 32 100 100 100 292

EA 183,144 209,740 28 145 145 145 691

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 8 6 6,50 21 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 11 6 9,50 24 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 2 3 1,25 9 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 9 -0,25 -1 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 52 41 41,80 15 64,93 64,03 59,71

Matematik D  EAdC C a a    EeE cB d      DE     D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E d  e e     A  c   a     c   a e  c    

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 0 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 278,619 194,040 14 38 38 38 75

EA 217,199 209,740 14 91 91 91 414

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 19 10 16,50 53 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 6 3 5,25 58 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 25 13 21,75 54 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 7 6 5,50 42 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 22 18 17,50 44 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 86 57 71,80 26 64,93 64,03 59,71

Matematik E aD CaeCcebcCaDcDBECCEaECDCCCBBabDEEDEe

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri ddcEAadCCadAdCEbaEEcCBCceDabEDeACACdCEeB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 2 3 40
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 3 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA PALALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 324,604 194,040 11 22 22 22 38

EA 243,609 209,740 9 57 57 57 204

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 25 6 23,50 76 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 33 7 31,25 78 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 27 12 24,00 60 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 99 45 87,80 31 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEACCceEEDCDDDDdeECcBCCCBcECDDEBcECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri dCACa ceAEaCbeEeDAeCCBAECEDBDEacCdCAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 4 1 80
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA MOLLA 11208 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 332,704 194,040 9 18 18 18 33

EA 240,134 209,740 10 60 60 60 225

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 27 4 26,00 84 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 5 4 4,00 44 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 32 8 30,00 75 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 101 43 90,30 32 64,93 64,03 59,71

Matematik bEBEACCaCEEDCDDDDECECDBaCbBBECDcEdcECeDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECACa cebcCCadcDDABCCBAEaEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK UYAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 186,154 194,040 34 110 110 110 333

EA 167,854 209,740 36 166 166 166 827

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 5 4 4,00 13 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 5 4 4,00 10 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 1 0 1,00 7 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 2 3 1,25 10 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 5 8 3,00 8 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 49 38 39,55 14 64,93 64,03 59,71

Matematik b   C E  D       Dcb  c      C          

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri              C aCdb  B      ceeAe    E c

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 0 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 3 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ADIGÜZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 165,614 194,040 41 180 180 180 900

EA 159,514 209,740 39 175 175 175 894

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 1 0 1,00 3 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 2 9 -0,25 -2 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 5 -0,25 -2 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 3 17 -1,25 -3 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 43 43 32,30 12 64,93 64,03 59,71

Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri dA ada eae cdC    c      ce     dce e Dc

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 2 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DAĞLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 244,459 194,040 20 60 60 60 119

EA 196,349 209,740 24 125 125 125 577

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 1 1,75 19 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 16 7 14,25 36 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 4 2 3,50 27 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 7 2 6,50 50 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 70 41 59,80 21 64,93 64,03 59,71

Matematik DE EA CaC b  DD  caECcc  CB EC  Ec E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri de C   Cb CCa c D  dCB E    DE E c AADEd

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 4 0 80
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 1 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 336,854 194,040 8 15 15 15 29

EA 247,084 209,740 7 48 48 48 183

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 28 3 27,25 88 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 6 3 5,25 58 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 34 6 32,50 81 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 10 3 9,25 66 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 10 3 9,25 71 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 30 9 27,75 69 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 103 41 92,80 33 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEAdCBCEaDCDDaDECECDBCCCBBECDcEBccCDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECACECcCAE CbdcDDAdCCBeECEDBDaCcCACcADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ELVERİŞLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 214,899 194,040 26 78 78 78 194

EA 178,279 209,740 29 149 149 149 741

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 8 7 6,25 20 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 2 1,50 17 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 10 9 7,75 19 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 13 15 9,25 23 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 62 50 49,55 18 64,93 64,03 59,71

Matematik Ee DaCd      Cd   B Cec  CD  b e  DE   e

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  AaE a CC c ee  dEce e  AD dEadAdAC aEDa

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 358,459 194,040 6 10 10 10 21

EA 260,984 209,740 4 22 22 22 88

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 30 1 29,75 96 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 8 1 7,75 86 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 38 2 37,50 94 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 32 8 30,00 75 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 109 36 100,05 36 64,93 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDcCEDADBECCEBECDCCCBBaDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aAcEbCCCCCbAbCEDCEEACBCdADDCEDeACACECcDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KILIÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 160,397 204,900 4 77 77 77 667

SAY 224,839 194,040 24 70 70 70 164

EA 187,314 209,740 26 135 135 135 652

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 0,05 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,05 0,46 1,67

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,13 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,08 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,19 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 3 2 2,50 6 0,51 1,28 4,67

Matematik-2 31 10 12 7,00 23 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 4 0 4,00 44 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 14 12 11,00 28 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 7 7 5,25 38 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 3 4 2,00 15 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 14 16 10,00 25 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 70 56 56,05 20 64,93 64,03 59,71

Sosyal-2                                   bdD AB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik d bD CabCbD aCaDcbBEC dc Cc    B DDE    

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aAcEbCCCCbdbaCE CEa   d  ce  bdAdAe d DB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 0 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 0 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 0 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 0 0 0
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 2 2 40
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 0 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 226,390 204,900 2 41 41 41 323

SAY 166,394 194,040 40 161 161 161 693

EA 200,197 209,740 22 116 116 116 539

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 3 2 2,50 50 0,20 1,42 1,74

Edebiyat 19 9 7 7,25 38 0,30 4,46 5,60

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,07 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,24 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 0,80 9,10 11,43

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,05 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 4 6 2,50 23 0,05 0,46 1,67

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,13 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,08 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,19 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 14 16 10,00 25 0,51 1,28 4,67

Toplam: 280 71 58 56,55 20 64,93 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CbAdDEBaeeBdbDEBCA e cD bb ae DbbeBCA ED

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Sosyal-2 bDC  bb adbCeDeBba bcCd D ECbBbB   BAD d      

Cevap Anahtarı A EDCABACDCAECADBBCDDDECAADBECDBABCAABADDBEBBDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 3 1 75
ŞİİR 1 0 1 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 2 0 100
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 2 0
ŞİİR 2 1 1 50
HİKÂYE 3 2 1 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
DİVAN EDEBİYATI 1 1 0 100
ŞİİR 1 1 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 1 1 50
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 1 0
ROMAN 1 1 0 100

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 1 1 50
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 2 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 1 1 50
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 1 1 50

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 1 0 100
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 1 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 1 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜVEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 230,049 194,040 21 64 64 64 146

EA 199,129 209,740 23 119 119 119 553

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 14 15 10,25 33 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 19 15 15,25 38 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 8 4,00 29 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 18 7,50 19 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 70 59 55,30 20 64,93 64,03 59,71

Matematik Db dcaCaCaabCbDDDECECbBedb cECcDEB E D  

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECACaacabdbCCbaebAcdC      BD   eAdAdb b

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 2 2 40
TÜREV 5 2 3 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇARIKÇI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 264,619 194,040 19 48 48 48 90

EA 204,689 209,740 21 111 111 111 508

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 18 3 17,25 43 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 5 4 4,00 31 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 0 11,00 85 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 19 10 16,50 41 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 76 39 66,30 24 64,93 64,03 59,71

Matematik D  EA C CEc  DD DdCEC c  C   CD E  E   E

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E dC   e caCadE Dcc  B dCEeBDEC CACAADE 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ BİRİM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 366,784 194,040 5 6 6 6 14

EA 260,984 209,740 4 22 22 22 88

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 38 2 37,50 94 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 8 6 6,50 46 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 13 0 13,00 100 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 111 34 102,55 37 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEACCcCEaDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECcCabcCAECCbdEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKKOYUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 268,859 194,040 17 44 44 44 84

EA 206,774 209,740 20 108 108 108 495

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 15 3 14,25 46 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 4 1 3,75 42 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 19 4 18,00 45 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 20 10 17,50 44 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 78 40 68,05 24 64,93 64,03 59,71

Matematik D BEA CaC a  D D ECE DB     ECe Ed E  DE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d  C CcCd  CaeE ce C B dCEDBDcC CACAADEd

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 2 0 40
TÜREV 5 3 0 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 0 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 1 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ALİ ÜRAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 184,199 194,040 35 114 114 114 349

EA 172,719 209,740 32 157 157 157 783

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 5 5 3,75 12 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 5 5,75 14 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 0 5 -1,25 -9 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 7 0,25 1 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 48 38 38,55 14 64,93 64,03 59,71

Matematik Dd EA C   a      E d c       d D   E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d d   c   ea       a       BD       d   

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR GÜNEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 198,054 194,040 29 94 94 94 260

EA 178,279 209,740 29 149 149 149 741

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 10 12 7,00 23 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 11 13 7,75 19 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 6 9 3,75 9 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 56 48 44,05 16 64,93 64,03 59,71

Matematik D aEA Cab  bCD b cCEeDdad  edC e   E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E A   cC  CabebbceBa       B            

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 2 1 40
TÜREV 5 1 4 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ACAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 226,319 194,040 23 68 68 68 158

EA 215,809 209,740 15 95 95 95 424

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 20 2 19,50 63 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 3 5 1,75 19 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 23 7 21,25 53 16,69 12,43 5,16

Toplam: 280 62 33 53,80 19 64,93 64,03 59,71

Matematik D BEA C Caa    DDECECDBCCC  ECDedccEbD E

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 2 2 40
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA AKSU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 166,250 204,900 3 76 76 76 642

SAY 208,464 194,040 27 85 85 85 215

EA 188,149 209,740 25 134 134 134 646

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 4 0 4,00 80 0,20 1,42 1,74

Edebiyat 19 1 3 0,25 1 0,30 4,46 5,60

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 0,07 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 0,24 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 3 4,25 11 0,80 9,10 11,43

Matematik-2 31 7 5 5,75 19 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 8 6 6,50 16 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 7 2,25 16 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 4 3 3,25 25 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 15 8,25 21 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 64 50 51,55 18 64,93 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1 CCA DEcc  d                             

Cevap Anahtarı A CCABDEBEDCBAADEBCACABDDEAECECBDDABBCACED

Matematik DE Ec C   a     eceE     C  E  eE       

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri Ebbd CD ecdC eEace   B dCEeBcE   Ad e E 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 4 0 100
ŞİİR 1 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 1 1 50
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 1 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 0 1 0
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 1 0 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KIRKIL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 347,024 194,040 7 13 13 13 24

EA 245,694 209,740 8 52 52 52 192

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 33 4 32,00 80 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 33 7 31,25 78 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 105 37 95,80 34 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEA CaCEa CDDDDECECDBCCCBBECD EddECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EbcCaCDCAEaCCcEDcAdCCBAECEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İRFAN KABAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 162,764 194,040 42 182 182 182 945

EA 153,954 209,740 42 182 182 182 946

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 0 3 -0,75 -2 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 0 4 -1,00 -3 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 3 6 1,50 11 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 3 -0,75 -6 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 3 12 0,00 0 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 42 42 31,55 11 64,93 64,03 59,71

Matematik    c            e     e        b        

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d dC bca c CC  ecd         a    bc      

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 1 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK ÇAKICI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 373,259 194,040 3 4 4 4 11

EA 267,934 209,740 1 15 15 15 64

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 34 6 32,50 81 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 113 32 105,05 38 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECcCaCcCAECCadEDDAdCCBAECEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 3 0 100
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRHAN İNAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 227,792 204,900 1 39 39 39 315

SAY 170,284 194,040 39 147 147 147 602

EA 206,882 209,740 19 107 107 107 494

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 5 2 1 1,75 35 0,20 1,42 1,74

Edebiyat 19 5 0 5,00 26 0,30 4,46 5,60

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 0,07 1,46 1,87

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 0,24 1,77 2,22

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 2 15,50 39 0,80 9,10 11,43

Tarih-2 11 3 5 1,75 16 0,05 0,28 0,95

Coğrafya-2 11 1 6 -0,50 -5 0,05 0,46 1,67

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,13 0,18 0,61

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 0,08 0,14 0,52

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 0,19 0,22 0,92

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Sosyal-2 40 12 13 8,75 22 0,51 1,28 4,67

Matematik-2 31 1 2 0,50 2 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 1 2 0,50 1 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 1 5 -0,25 -2 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 2 5 0,75 2 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 70 48 58,05 21 64,93 64,03 59,71

Edebiyat-Sosyal-1  bCC CB   DEB               BCc EADE ABC

Cevap Anahtarı B BACCDCBAADDEBEABDDEEBCACBADDBCECEADECABC

Sosyal-2  d ADcdde CD ac dae e  A DaC D   B dD AB      

Cevap Anahtarı B CABADEEACDCDCEDDCBBDACAABDECADBACBDBDAABBEDBCB

Matematik E              b  c                     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri   c ea Ca    d                         B

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FEL FLG DİN FLSMAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 4 2 1 50
ŞİİR 1 0 0 0
ŞİİR 0 0 0

Edebiyat S D Y B%

PARAGRAF YORUMU 2 3 0 150
YAZILI VE SÖZLÜ ANLATIM TÜRLERİ 2 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
HİKÂYE 3 2 0 67
İSLAMİYET ÖNCESİ VE GEÇİŞ DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
DİVAN EDEBİYATI 1 0 0 0
ŞİİR 1 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 2 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
ŞİİR 2 0 0 0
TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI 1 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0

Tarih-1 S D Y B%

Eski Çağ Medeniyetleri 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 2 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

TARİH VE ZAMAN 1 0 1 0
Eski Çağ Medeniyetleri 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
XIX VE XX. YÜZYILDA DEĞİŞEN SOSYO-EKONOMİK HAYAT 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞINDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 2 1 0 50
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 2 0 2 0
21. YÜZYILIN EŞİĞİNDE TÜRKİYE VE DÜNYA 1 0 1 0

Coğrafya-2 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (11.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (12.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (11.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (12.SINIF) 2 0 2 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (11.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (12.SINIF) 2 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (11.SINIF) 2 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
PSiKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM 1 0 0 0
ÖĞRENME, BELLEK, DÜŞÜNME 1 0 1 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 1 0 100

Felsefe Grubu S D Y B%

SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2 1 0 50
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
MANTIĞA GİRİŞ 1 1 0 100
SEMBOLİK MANTIK 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
İslam'da İnanç Esasları 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İslam'da İbadetler 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
PSİKOLOJİNİN TEMEL SÜREÇLERİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
TOPLUM VE KÜLTÜR 1 0 0 0
TOPLUMSAL YAPI 1 0 0 0
KLASİK MANTIK 1 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE PAŞAOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 270,119 194,040 16 43 43 43 83

EA 215,809 209,740 15 95 95 95 424

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 20 3 19,25 62 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 0 2,00 22 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 22 3 21,25 53 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 5 3 4,25 30 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 6 3 5,25 40 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 1 5,75 44 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 17 7 15,25 38 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 78 36 69,05 25 64,93 64,03 59,71

Matematik DE EA C CEa CDDa  CECDBeCC  ECD E  E    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E Ab  bCAb  C EDD   dB daEDB    Cb A DEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 0 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
METE BİÇİCİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 193,974 194,040 31 97 97 97 276

EA 167,854 209,740 36 166 166 166 827

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 2 4 1,00 3 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 3 0 3,00 33 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 5 4 4,00 10 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 3 10 0,50 4 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 4 5 2,75 21 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 10 18 5,50 14 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 54 48 42,05 15 64,93 64,03 59,71

Matematik    E         cD    c  c      a D      DE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri daACdecaed Cab cbAe CB E dcB EC  c  d b 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 1 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUZAFFER KIVRAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 181,534 194,040 37 122 122 122 373

EA 166,464 209,740 38 168 168 168 834

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 5 5 3,75 12 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 5 6 3,50 9 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 5 2,75 20 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 0 0,00 0 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 0 2 -0,50 -4 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 4 7 2,25 6 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 48 39 38,30 14 64,93 64,03 59,71

Matematik E  Dd      D C c c E e   a        c     

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  dcEAa CC   aa                  dd      

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 1 0
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 1 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK SÜMER 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 178,734 194,040 38 127 127 127 409

EA 158,819 209,740 41 177 177 177 906

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 1 0 1,00 3 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 1 1 0,75 2 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 1 1 0,75 5 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 1 0 1,00 8 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 5 1,75 13 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 5 6 3,50 9 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 45 33 36,80 13 64,93 64,03 59,71

Matematik                   B                d    

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri     d   C                 D a d  ee dEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 0 50
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 0 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 319,234 194,040 12 25 25 25 44

EA 233,184 209,740 12 69 69 69 282

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 23 8 21,00 68 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 30 10 27,50 69 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 29 11 26,25 66 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 98 47 86,30 31 64,93 64,03 59,71

Matematik DEdEAaCaeEaDCDDbDdCEdDBCCCBBECDDEBcEbDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri EbcCaCDCAECabAEDbAaaCBcECEDBDECECdCcADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 1 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÜNSAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 274,324 194,040 15 40 40 40 78

EA 208,164 209,740 18 106 106 106 483

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 19 6 17,50 56 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 4 1,00 11 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 21 10 18,50 46 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 7 4,25 30 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 9 4 8,00 62 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 8 4 7,00 54 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 23 15 19,25 48 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 83 51 70,30 25 64,93 64,03 59,71

Matematik bE Ec CeCaa  D D ECECDBCCCeBECD EBcc b d

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri dCbCaCcCAE aadEDcAeCCBcbCEDBDE cCACAdaEd

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 1 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 331,519 194,040 10 20 20 20 35

EA 238,049 209,740 11 65 65 65 242

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 25 5 23,75 77 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 6 2 5,50 61 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 31 7 29,25 73 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 9 5 7,75 55 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 11 2 10,50 81 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 11 2 10,50 81 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 31 9 28,75 72 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 101 42 90,55 32 64,93 64,03 59,71

Matematik cBEbaCEDCDDa CEDADBECCEBECDCCbBBbD EEDEb

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aADEAbCCCaEbCeEDCEEcCBCdADDCEDeACACEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 3 1 75
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 2 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEBNEM ÖCAL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 207,049 194,040 28 86 86 86 220

EA 172,024 209,740 34 159 159 159 788

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 5 4,75 15 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 1 1 0,75 8 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 6 5,50 14 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 4 3,00 21 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 2 5 0,75 6 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 12 13 8,75 22 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 58 45 46,80 17 64,93 64,03 59,71

Matematik DE EA           eb ECbca          c   D 

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d dC   a  CCaAbDc    e dC cBDE abbCA Dc 

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 0 0 0
TÜREV 5 0 2 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 1 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 0 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 2 0
Çeşitlilik 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 0 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA ŞENKUL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 308,144 194,040 13 29 29 29 52

EA 229,014 209,740 13 75 75 75 316

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 21 6 19,50 63 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 28 8 26,00 65 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 7 3 6,25 45 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 9 3 8,25 63 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 10 3 9,25 71 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 26 9 23,75 59 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 93 43 82,30 29 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEddCBCEaD DDDeECE DadC BBEC cEBcECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri d cC CDC EaCC EbDAdCCB ECdDBDECcCdCAeDEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 2 0 67
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 0 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVKET ÖZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 381,784 194,040 2 2 2 2 8

EA 267,934 209,740 1 15 15 15 64

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 31 0 31,00 100 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 9 0 9,00 100 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 40 0 40,00 100 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 37 3 36,25 91 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 116 29 108,80 39 64,93 64,03 59,71

Matematik EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri aADEACCCCCEACCEDCEEACBCBAcDCEDAACACEaEDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 5 0 100
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 5 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE KÜÇÜK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 264,644 194,040 18 47 47 47 89

EA 212,334 209,740 17 101 101 101 450

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 5 0 5,00 56 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 21 4 20,00 50 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 9 1,75 13 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 8 1 7,75 60 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 5 4,75 37 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 18 15 14,25 36 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 78 45 66,80 24 64,93 64,03 59,71

Matematik b ED CaDCD D C   D ECaEBEC aC    D EEDE 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  ccEeabCCaEbeeEa EE CBC  DDadDbcCbC  EDB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 3 0 60
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 3 0 60
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 2 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 0 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 1 0 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 2 1 67
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 0 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TEPECİK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 217,459 194,040 25 74 74 74 183

EA 172,719 209,740 32 157 157 157 783

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 7 5 5,75 19 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 0 0,00 0 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 5 5,75 14 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 6 2,50 18 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 6 4 5,00 38 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 6 6 4,50 35 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 16 12,00 30 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 62 47 50,30 18 64,93 64,03 59,71

Matematik D  dc C CEa  c  a  EC        C          

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri E bC baeeE Cb EDc dC B dCEeBDEeECc Aecad

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 1 1 20
TÜREV 5 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 0 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 1 1 33
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 1 0 50
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 1 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 2 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNAHAN ŞENGÖR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 188,249 194,040 33 108 108 108 317

EA 168,549 209,740 35 164 164 164 821

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 6 8 4,00 13 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 1 3 0,25 3 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 7 11 4,25 11 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 2 4 1,00 7 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 3 3 2,25 17 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 6 10 3,50 9 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 52 47 40,30 14 64,93 64,03 59,71

Matematik E  D Ca  e  a  D c d bcdE    C c  ec  E 

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri EbD b   d   b  c  E a  Bc Da    d Cb    

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
TRİGONOMETRİ 5 0 2 0
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 1 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 0 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 0 0 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 0 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 0 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 1 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 0 0
Çeşitlilik 2 0 0 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 0 1 0
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÜREME SİSTEMİ 1 0 0 0
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 0 1 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE SERBEST 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 371,559 194,040 4 5 5 5 12

EA 254,034 209,740 6 35 35 35 127

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 7 2 6,50 72 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 36 4 35,00 88 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 13 1 12,75 91 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 12 1 11,75 90 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 13 0 13,00 100 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 38 2 37,50 94 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 113 32 105,05 38 64,93 64,03 59,71

Matematik DEBEACCcCEEDCDDDDECECcBCCCBBECDcEBbECDDE

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECdCECDCAECCCAEDbABCCBAECEDBDECECACAADEC

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
DİZİLER 1 1 0 100
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 2 0 100
TRİGONOMETRİ 5 5 0 100
TÜREV 5 4 1 80
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 4 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 5 4 1 80
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 1 1 50
KUVVET VE HAREKET 3 3 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 1 0 100
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 1 0 100
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 2 1 67
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 2 0 100
Çeşitlilik 2 2 0 100
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 2 0 100
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR CANSU AYANDIN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 228,789 194,040 22 66 66 66 151

EA 184,534 209,740 27 141 141 141 678

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 12 9 9,75 31 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 1 3 0,25 3 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 13 12 10,00 25 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 1 9 -1,25 -9 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 6 7 4,25 33 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 9 4 8,00 62 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 16 20 11,00 28 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 68 58 53,55 19 64,93 64,03 59,71

Matematik EB D CED D b   bdbcaC dBEC dC a   bc  Ed

Cevap Anahtarı B EBEDCCEDCDDDBCEDADBECCEBECDCCCBBEDDEEDEC

Fen Bilimleri  b  eCdeaade bEcadEeCBCedDedEDdACACEaEbB

Cevap Anahtarı B EADEACCCCCEACCEDCEEACBCBADDCEDAACACECEDB
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 2 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
TRİGONOMETRİ 5 3 1 60
TÜREV 5 2 3 40
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 0 2 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 3 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
MODERN FİZİK 1 0 1 0
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 1 2 33
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 2 0 100
KİMYA VE ELEKTRİK 2 1 1 50
Çeşitlilik 2 1 1 50
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 3 0 100
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 2 0 100
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 1 0 100
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YAĞDIRAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 195,189 194,040 30 96 96 96 271

EA 177,584 209,740 31 151 151 151 746

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 10 15 6,25 20 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 2 3 1,25 14 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 12 18 7,50 19 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 4 8 2,00 14 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 9 -2,25 -17 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 5 8 3,00 23 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 9 25 2,75 7 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 60 69 42,80 15 64,93 64,03 59,71

Matematik aE EAdCaada d  aeEdcbDcCeb BE DcEccE    

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri cdAe CceAdaCb bacd  ad  accBDEaaeedAcDba

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
DİZİLER 1 0 1 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 2 0
TRİGONOMETRİ 5 1 0 20
TÜREV 5 3 2 60
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 1 0 100
İNTEGRAL 4 1 3 25
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 5 1 1 20
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 2 2 0 100
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 0 1 0
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 1 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 1 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
Çeşitlilik 2 0 2 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 2 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 1 1 50
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 2 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0
GENDEN PROTEİNE 2 1 1 50
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU AYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKTE * 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ 153,372 204,900 5 80 80 80 738

SAY 183,794 194,040 36 115 115 115 351

EA 159,514 209,740 39 175 175 175 894

Katılımlar: 42 182 182 182 987

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-2 31 4 7 2,25 7 13,47 10,34 4,47

Geometri 9 0 5 -1,25 -14 3,22 2,10 0,68

Matematik 40 4 12 1,00 3 16,69 12,43 5,16

Fizik 14 6 6 4,50 32 3,88 2,18 0,78

Kimya 13 0 8 -2,00 -15 4,70 2,86 1,09

Biyoloji 13 3 0 3,00 23 5,80 3,62 1,68

Fen Bilimleri 40 9 14 5,50 14 14,38 8,66 3,56

Toplam: 280 52 52 39,05 14 64,93 64,03 59,71

Matematik D  c  C   a  Dc  d  a  C  d b  b   d bca

Cevap Anahtarı A DEBEACCBCEEDCDDDDECECDBCCCBBECDDEBEECDDE

Fen Bilimleri ECdabCD AdC bcb cc aed   beBDE          

Cevap Anahtarı A ECACECDCAECCCAEDDABCCBAECEDBDECECACAADEC
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
SAYILAR 2 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
DİZİLER 1 0 0 0
LOGARİTMA 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
TRİGONOMETRİ 5 1 2 20
TÜREV 5 1 1 20
İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ FONKSİYONLAR (PARABOL) 1 0 1 0
İNTEGRAL 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇEMBER VE DAİRE 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 5 0 3 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 2 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 3 0 2 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
MODERN FİZİK 1 1 0 100
ÇEMBERSEL HAREKET 1 0 1 0
ATOM FİZİĞİNE GİRİŞ VE RADYOAKTİVİTE 1 1 0 100
MODERN FİZİĞİN TEKNOLOJİDEKİ UYGULAMALARI 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
GAZLAR 1 0 0 0
SIVI ÇÖZELTİLER VE ÇÖZÜNÜRLÜK 3 0 2 0
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 2 0 2 0
KİMYA VE ELEKTRİK 2 0 1 0
Çeşitlilik 2 0 1 0
ORGANİK BİLEŞİKLER 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

İNSAN FİZYOLOJİSİ 3 1 0 33
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÜREME SİSTEMİ 1 1 0 100
BİTKİ BİYOLOJİSİ 2 0 0 0
CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
GENDEN PROTEİNE 2 0 0 0
KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ 1 0 0 0
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