
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6) 286 286 286 753

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 10,8 19,36 9,6 5,6 8,15 11,3 4,6 10,18 4,9 3,3 4,02 47,8 24,3 41,71 257,730

Okul Ortalaması 27,4 8,6 25,23 11,7 4,8 10,44 16,3 4,7 15,07 6,9 3,8 5,93 62,2 21,9 56,67 310,230

KATILIMLAR

1 0 ONAT SIRRI ORBAY 12 38 2 37,50 18 2 17,50 40 0 40,00 20 0 20,00 116 4 115,00 485,387 1 1 1 1 1

2 0 ELİF NAZ BİRİM 12S 37 3 36,25 18 2 17,50 39 0 39,00 20 0 20,00 114 5 112,75 478,826 1 2 2 2 2

3 0 NEHİR BAHRİŞ 12 36 4 35,00 16 4 15,00 39 1 38,75 18 2 17,50 109 11 106,25 459,247 2 3 3 3 3

4 0 ŞEVKET ÖZEL 12S 35 5 33,75 17 3 16,25 37 1 36,75 18 2 17,50 107 11 104,25 453,431 2 4 4 4 4

5 0 BEYZA 12S 35 5 33,75 17 2 16,50 38 2 37,50 15 5 13,75 105 14 101,50 444,554 3 5 5 5 6

6 0 M TAHA KARAKÖSE 12 36 4 35,00 14 4 13,00 37 3 36,25 17 3 16,25 104 14 100,50 442,124 3 6 6 6 8

7 0 IRMAK ÇAKICI 12S 31 9 28,75 15 4 14,00 39 1 38,75 19 1 18,75 104 15 100,25 442,068 4 7 7 7 9

8 0 ALİ YASİN 12S 34 5 32,75 15 5 13,75 35 3 34,25 18 2 17,50 102 15 98,25 435,867 5 8 8 8 10

9 0 ŞEBNEM ARSLAN 12S 35 5 33,75 13 6 11,50 37 3 36,25 17 3 16,25 102 17 97,75 434,084 6 9 9 9 12

10 0 YİĞİT USTA 12 37 3 36,25 15 4 14,00 37 3 36,25 13 7 11,25 102 17 97,75 432,956 4 10 10 10 13

11 0 IRMAK GÜNE R -M 34 6 32,50 16 3 15,25 34 3 33,25 17 3 16,25 101 15 97,25 432,685 1 11 11 11 14

12 0 ELİF SUDE TÜRK 12S 32 8 30,00 16 2 15,50 36 3 35,25 17 3 16,25 101 16 97,00 431,999 7 12 12 12 15

13 0 PINAR YILMAZ 12S 32 8 30,00 17 3 16,25 30 6 28,50 20 0 20,00 99 17 94,75 426,260 8 13 13 13 18

14 0 MELİS SOLAK 12A 34 4 33,00 12 5 10,75 36 4 35,00 16 4 15,00 98 17 93,75 422,108 1 14 14 14 19

15 0 AYŞENAZ BALTAŞ 12 36 4 35,00 16 4 15,00 35 3 34,25 11 5 9,75 98 16 94,00 421,684 5 15 15 15 20

16 0 ASLINUR KARAKURT 12 35 5 33,75 14 6 12,50 36 4 35,00 14 6 12,50 99 21 93,75 421,558 6 16 16 16 21

17 0 ARDA EKEN -MS 30 9 27,75 16 3 15,25 33 2 32,50 18 2 17,50 97 16 93,00 420,611 1 17 17 17 22

18 0 İBRAHİM KIRKIL 12S 31 9 28,75 15 4 14,00 34 0 34,00 17 3 16,25 97 16 93,00 420,301 9 18 18 18 23

19 0 DAMLA KİŞİN -M 36 4 35,00 18 2 17,50 33 1 32,75 10 10 7,50 97 17 92,75 417,554 2 19 19 19 25

20 0 ARDA K -MS 32 6 30,50 14 4 13,00 31 3 30,25 17 3 16,25 94 16 90,00 411,484 2 20 20 20 27

21 11208 AZRA MOLLA 12S 36 4 35,00 11 9 8,75 31 4 30,00 17 3 16,25 95 20 90,00 411,359 10 21 21 21 28

22 0 CELAL SERDAR 12S 22 1 21,75 16 2 15,50 32 0 32,00 20 0 20,00 90 3 89,25 410,302 11 22 22 22 30

23 0 DİDEM ÖZTEKİN -MS 30 7 28,25 18 2 17,50 28 3 27,25 17 2 16,50 93 14 89,50 410,166 3 23 23 23 31

24 0 SİNEM SUCU 12E 33 7 31,25 17 3 16,25 31 5 29,75 13 6 11,50 94 21 88,75 406,793 1 24 24 24 33

25 0 SÜLEYMAN ERMEZ -MS 31 9 28,75 15 4 14,00 34 3 33,25 14 6 12,50 94 22 88,50 406,301 4 25 25 25 35

26 0 BERAT AK 12S 36 4 35,00 15 5 13,75 27 10 24,50 16 4 15,00 94 23 88,25 406,017 12 26 26 26 37

27 0 YAĞMUR KO CABAŞ 12 36 4 35,00 15 5 13,75 31 7 29,25 12 8 10,00 94 24 88,00 404,173 7 27 27 27 38

28 0 NACİYE YÜKSEL 12E 33 6 31,50 17 3 16,25 31 5 29,75 11 3 10,25 92 17 87,75 403,585 2 28 28 28 39

29 0 EREN BAĞRIYANIK 12S 29 6 27,50 15 0 15,00 29 9 26,75 18 1 17,75 91 16 87,00 403,115 13 29 29 29 41

30 0 NUR ALTUNTAŞ -M 32 5 30,75 14 5 12,75 32 6 30,50 14 3 13,25 92 19 87,25 402,763 3 30 30 30 42

31 0 ÖMER SALİH 12S 30 10 27,50 16 4 15,00 33 7 31,25 14 6 12,50 93 27 86,25 399,752 14 31 31 31 43

32 0 ELİF ECRİN BİLEN 12 33 7 31,25 13 4 12,00 31 2 30,50 14 6 12,50 91 19 86,25 399,654 8 32 32 32 44

33 0 ESRA 12S 34 6 32,50 13 4 12,00 35 4 34,00 10 8 8,00 92 22 86,50 399,362 15 33 33 33 45

34 0 İCLAL SEVER -MS 34 5 32,75 13 5 11,75 25 5 23,75 17 1 16,75 89 16 85,00 396,915 5 34 34 34 46

35 0 ÖMER ÜNSAL 12S 34 5 32,75 13 5 11,75 30 8 28,00 14 5 12,75 91 23 85,25 396,756 16 35 35 35 47

36 0 KIVANÇ ALTINTOPU -MS 33 3 32,25 14 3 13,25 25 5 23,75 16 1 15,75 88 12 85,00 396,718 6 36 36 36 48

37 0 BÜŞRA YÜREKLİ 12E 36 4 35,00 15 4 14,00 29 3 28,25 9 3 8,25 89 14 85,50 396,472 3 37 37 37 49

38 0 MİRAÇ GÜNZE GÜNDÜZ12S 33 6 31,50 14 4 13,00 28 2 27,50 14 5 12,75 89 17 84,75 395,328 17 38 38 38 50

39 0 ADA YALÇIN 12E 40 0 40,00 16 2 15,50 27 4 26,00 4 2 3,50 87 8 85,00 393,883 4 39 39 39 51

40 0 FAT İH LALE   30 8 28,00 11 5 9,75 34 3 33,25 14 5 12,75 89 21 83,75 392,426 1 40 40 40 52

41 0 HAVİN İREM CURKA -MS 33 5 31,75 10 7 8,25 28 4 27,00 16 4 15,00 87 20 82,00 387,727 7 41 41 41 56

42 0 YÜKSEL EMRE DENİZ -MS 25 15 21,25 16 4 15,00 33 5 31,75 15 5 13,75 89 29 81,75 386,972 8 42 42 42 57

43 0 ELİF BUSE ÇELİK 12E 37 3 36,25 13 5 11,75 31 1 30,75 5 6 3,50 86 15 82,25 385,860 5 43 43 43 58

44 0 AHMET DOĞANAY 12S 34 6 32,50 19 1 18,75 15 1 14,75 16 3 15,25 84 11 81,25 385,694 18 44 44 44 59

45 0 BEREN ŞAHİN -MS 30 7 28,25 15 2 14,50 29 4 28,00 12 5 10,75 86 18 81,50 385,447 9 45 45 45 60

46 0 TALHA GÜRCAN -M 30 8 28,00 16 1 15,75 27 6 25,50 13 5 11,75 86 20 81,00 384,226 4 46 46 46 62

47 0 BURAK ÇIVGIN 12S 26 14 22,50 15 4 14,00 32 1 31,75 14 6 12,50 87 25 80,75 383,735 19 47 47 47 63

48 0 BAŞAK DURM* -M 30 8 28,00 15 2 14,50 29 2 28,50 11 6 9,50 85 18 80,50 382,248 5 48 48 48 64
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49 0 ELİF ÇARIKÇI 12S 32 5 30,75 15 2 14,50 28 2 27,50 9 5 7,75 84 14 80,50 381,811 20 49 49 49 65

50 0 IŞIL ELMAS -M 31 6 29,50 10 5 8,75 32 7 30,25 13 6 11,50 86 24 80,00 381,140 6 50 50 50 66

51 0 CEYLİN İKRA SEZEN 12S 35 4 34,00 16 1 15,75 24 1 23,75 8 5 6,75 83 11 80,25 380,816 21 51 51 51 68

52 0 RABİA FİDAN -M 34 6 32,50 16 3 15,25 26 9 23,75 10 7 8,25 86 25 79,75 379,707 7 52 52 52 69

53 0 İREM ÇELİK   S 29 9 26,75 14 6 12,50 27 4 26,00 15 4 14,00 85 23 79,25 379,592 1 53 53 53 70

54 0 SUDE * *N -M 32 7 30,25 14 6 12,50 28 7 26,25 12 7 10,25 86 27 79,25 378,697 8 54 54 54 71

55 0 EREN ACAR 12S 31 6 29,50 12 5 10,75 32 5 30,75 8 2 7,50 83 18 78,50 375,884 22 55 55 55 72

56 0 DEFNE ÇETİNKAYA 12D 36 4 35,00 17 3 16,25 18 2 17,50 10 5 8,75 81 14 77,50 373,205 1 56 56 56 75

57 0 FERAYE UYAR 12 29 8 27,00 9 7 7,25 28 6 26,50 16 4 15,00 82 25 75,75 369,512 9 57 57 57 77

58 0 POYRAZ FAZLILAR -MS 30 7 28,25 13 3 12,25 29 5 27,75 10 8 8,00 82 23 76,25 369,451 10 58 58 58 78

59 0 AYŞENUR AKÇAMAN 12 32 7 30,25 15 4 14,00 23 6 21,50 12 7 10,25 82 24 76,00 369,206 10 59 59 59 79

60 0 ESLEMNUR KARATAŞ 12S 30 6 28,50 13 1 12,75 30 7 28,25 7 2 6,50 80 16 76,00 368,387 23 60 60 60 80

61 0 ZEYNEP ERBAY -MS 27 10 24,50 12 5 10,75 27 1 26,75 14 4 13,00 80 20 75,00 366,955 11 61 61 61 83

62 0 DİLVİN YEĞEN -MD 33 7 31,25 7 9 4,75 29 4 28,00 12 5 10,75 81 25 74,75 365,539 1 62 62 62 84

63 0 ZEYNEP KARA 12D 36 4 35,00 15 3 14,25 15 5 13,75 12 3 11,25 78 15 74,25 364,231 2 63 63 63 86

64 0 KAMİL KUMANLIOĞLU -MS 29 8 27,00 11 5 9,75 31 6 29,50 10 8 8,00 81 27 74,25 363,593 12 64 64 64 88

65 0 AYBERK ŞAM -M 28 7 26,25 13 3 12,25 29 8 27,00 10 7 8,25 80 25 73,75 362,227 9 65 65 65 89

66 0 ZEYNEP KÖROĞLU 12E 33 6 31,50 18 2 17,50 22 3 21,25 5 5 3,75 78 16 74,00 361,926 6 66 66 66 91

67 0 BERK ÖZYÜREK 12S 30 5 28,75 11 3 10,25 23 3 22,25 13 4 12,00 77 15 73,25 361,534 24 67 67 67 92

68 0 AYÇA POLAT -MS 29 9 26,75 10 2 9,50 26 6 24,50 13 4 12,00 78 21 72,75 360,097 13 68 68 68 93

69 0 SUDE KÜÇÜK 12S 31 6 29,50 12 5 10,75 27 9 24,75 9 5 7,75 79 25 72,75 359,118 25 69 69 69 94

70 0 EMİNE YURTCU -M 29 9 26,75 13 4 12,00 23 6 21,50 13 4 12,00 78 23 72,25 358,663 10 70 70 70 95

71 0 ELA YILDIZ 12 37 3 36,25 10 9 7,75 25 7 23,25 6 2 5,50 78 21 72,75 358,468 11 71 71 71 97

72 0 SAİD KAYAOĞLU -MS 31 9 28,75 15 5 13,75 23 10 20,50 11 9 8,75 80 33 71,75 356,462 14 72 72 72 99

73 0 ALİ KAAN KARAABALI 12S 22 10 19,50 12 4 11,00 28 5 26,75 15 4 14,00 77 23 71,25 356,295 26 73 73 73 100

74 0 CEREN ÇETE 12D 37 3 36,25 15 4 14,00 18 4 17,00 7 9 4,75 77 20 72,00 356,177 3 74 74 74 101

75 0 AHMET ÇOLAKOĞLU 12S 28 6 26,50 16 4 15,00 22 7 20,25 11 5 9,75 77 22 71,50 356,005 27 75 75 75 102

76 0 HATİCE ATASOY -MS 28 8 26,00 10 4 9,00 30 1 29,75 8 5 6,75 76 18 71,50 355,278 15 76 76 76 104

77 0 ALPER ARSLAN 12S 25 13 21,75 10 9 7,75 31 9 28,75 14 6 12,50 80 37 70,75 354,423 28 77 77 77 105

78 0 MERVE PAŞAOĞLU 12S 36 4 35,00 9 5 7,75 19 7 17,25 11 2 10,50 75 18 70,50 353,020 29 78 78 78 107

79 0 MUSTAFA SALİH AKÇİN -MS 27 12 24,00 15 5 13,75 26 10 23,50 11 7 9,25 79 34 70,50 352,997 16 79 79 79 108

80 0 SEZGİN -MS 25 14 21,50 17 3 16,25 18 9 15,75 17 3 16,25 77 29 69,75 352,433 17 80 80 80 109

81 0 BEYZANUR AYDIN -M 30 6 28,50 13 4 12,00 21 3 20,25 11 8 9,00 75 21 69,75 350,651 11 81 81 81 110

82 0 NAZLICAN DARCAN 12D 37 3 36,25 13 6 11,50 11 3 10,25 12 2 11,50 73 14 69,50 350,339 4 82 82 82 113

83 0 AYŞE NAZ YEĞİT 12 30 8 28,00 13 4 12,00 21 5 19,75 11 5 9,75 75 22 69,50 350,095 12 83 83 83 114

84 0 SUDE TEPECİK 12S 32 8 30,00 12 5 10,75 20 6 18,50 11 4 10,00 75 23 69,25 349,371 30 84 84 84 115

85 0 TÜRKÜ MERGEN 12D 34 5 32,75 13 6 11,50 11 5 9,75 15 1 14,75 73 17 68,75 348,928 5 85 85 85 116

86 0 BADE SU PALABIYIK 12 36 4 35,00 14 3 13,25 16 2 15,50 6 2 5,50 72 11 69,25 348,312 13 86 86 86 118

87 0 TAHA ÇOKSEVER -M 32 6 30,50 16 3 15,25 19 2 18,50 5 0 5,00 72 11 69,25 348,300 12 87 87 87 119

88 0 AYTÖRE DEMİR 12D 37 3 36,25 14 6 12,50 18 3 17,25 4 3 3,25 73 15 69,25 347,781 6 88 88 88 121

89 0 ELİF ESMA AZİZOĞLU -MD 33 5 31,75 13 4 12,00 18 4 17,00 9 5 7,75 73 18 68,50 346,660 2 89 89 89 124

90 0 TUBA YAKIN -ME 30 7 28,25 16 2 15,50 22 4 21,00 4 2 3,50 72 15 68,25 345,082 1 90 90 90 125

91 0 ZEYNEP AYDIN 12E 32 8 30,00 15 4 14,00 19 0 19,00 5 0 5,00 71 12 68,00 344,638 7 91 91 91 126

92 0 NUR SÜRÜCÜLER 12S 31 9 28,75 13 5 11,75 20 4 19,00 9 4 8,00 73 22 67,50 343,839 31 92 92 92 127

93 0 SÜEDA COŞAN 12 30 8 28,00 16 2 15,50 18 8 16,00 9 6 7,50 73 24 67,00 342,320 14 93 93 93 129

94 0 SILA DİLBAZ -MS 31 7 29,25 9 6 7,50 23 6 21,50 9 2 8,50 72 21 66,75 341,700 18 94 94 94 130

95 0 ORHAN  EFE BODUROĞLU12D 33 6 31,50 15 5 13,75 16 7 14,25 8 4 7,00 72 22 66,50 340,666 7 95 95 95 134

96 0 SÜLEYMAN ÇOBAN -M 30 8 28,00 10 8 8,00 25 5 23,75 9 9 6,75 74 30 66,50 340,606 13 96 96 96 135
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KATILIMLAR

97 0 NEVA BENGİ YERLİYURT12D 32 6 30,50 17 2 16,50 9 5 7,75 12 3 11,25 70 16 66,00 340,198 8 97 97 97 136

98 0 MELİKE NAZ ARSLAN 12E 29 8 27,00 13 4 12,00 26 5 24,75 4 5 2,75 72 22 66,50 339,777 8 98 98 98 139

99 0 MELİH SÜMER -M 33 5 31,75 14 6 12,50 18 9 15,75 7 3 6,25 72 23 66,25 339,750 14 99 99 99 140

100 0 BELİNAY DAĞLI 12S 25 12 22,00 7 3 6,25 31 5 29,75 9 6 7,50 72 26 65,50 337,930 32 100 100 100 142

101 0 DOĞA SOYLU -M 34 4 33,00 13 4 12,00 14 1 13,75 8 5 6,75 69 14 65,50 337,640 15 101 101 101 144

102 0 EMİNE AKKOYUN 12S 28 3 27,25 14 5 12,75 20 3 19,25 8 7 6,25 70 18 65,50 337,635 33 102 102 102 145

103 0 GÜLÜMSER 12E 34 6 32,50 15 5 13,75 19 3 18,25 3 8 1,00 71 22 65,50 336,388 9 103 103 103 146

104 0 ECEM ARSLAN 12E 32 7 30,25 14 6 12,50 21 1 20,75 3 5 1,75 70 19 65,25 335,848 10 104 104 104 147

105 0 ECEM ERKİL 12S 32 6 30,50 9 2 8,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 13 64,75 335,560 34 105 105 105 149

106 0 ELANAZ ETYEMEZ 12E 31 8 29,00 13 3 12,25 20 3 19,25 4 0 4,00 68 14 64,50 334,173 11 106 106 106 150

107 0 EZGİ ÇOKAL -MD 32 6 30,50 14 2 13,50 14 2 13,50 7 1 6,75 67 11 64,25 334,043 3 107 107 107 151

108 0 BEYZA ORTA 12E 36 4 35,00 13 6 11,50 19 8 17,00 1 0 1,00 69 18 64,50 333,394 12 108 108 108 153

109 0 I ARDA YILDIRIM -MS 25 12 22,00 13 7 11,25 23 7 21,25 11 8 9,00 72 34 63,50 332,469 19 109 109 109 154

110 0 SİDRE KIZILTUĞ   28 12 25,00 13 4 12,00 19 11 16,25 12 8 10,00 72 35 63,25 331,918 2 110 110 110 155

111 0 EMİN PALA -MS 26 13 22,75 11 5 9,75 24 10 21,50 11 7 9,25 72 35 63,25 331,764 20 111 111 111 157

112 0 DENİZ GÜLER 12D 33 5 31,75 17 2 16,50 15 3 14,25 65 10 62,50 330,606 9 112 112 112 159

113 0 BERRA ELVERİŞLİ 12S 29 6 27,50 12 5 10,75 20 8 18,00 9 9 6,75 70 28 63,00 330,406 35 113 113 113 160

114 0 IRMAK TOPOĞLU -ME 29 10 26,50 14 2 13,50 12 4 11,00 12 3 11,25 67 19 62,25 329,262 2 114 114 114 163

115 0 FULYA TOPRAKÇI 12E 31 9 28,75 18 1 17,75 13 6 11,50 5 2 4,50 67 18 62,50 328,500 13 115 115 115 164

116 0 TUNA *KSEVER   28 10 25,50 13 5 11,75 19 15 15,25 11 6 9,50 71 36 62,00 328,138 3 116 116 116 166

117 0 SELCAN SÜRÜCÜ -ME 32 8 30,00 17 3 16,25 12 9 9,75 8 7 6,25 69 27 62,25 328,120 3 117 117 117 167

118 0 ARDA YILDIRIM -MS 29 8 27,00 12 3 11,25 19 5 17,75 7 5 5,75 67 21 61,75 326,541 21 118 118 118 169

119 0 EMİRHAN BOZ -MS 29 9 26,75 11 5 9,75 20 8 18,00 9 8 7,00 69 30 61,50 326,075 22 119 119 119 170

120 0 BEGUM ULU -MD 31 8 29,00 13 1 12,75 19 1 18,75 1 0 1,00 64 10 61,50 324,734 4 120 120 120 173

121 0 ESLEM ŞİMŞİR 12D 31 7 29,25 13 4 12,00 14 2 13,50 7 3 6,25 65 16 61,00 324,428 10 121 121 121 174

122 0 FETTUMA * LEL -M 28 10 25,50 11 4 10,00 17 4 16,00 11 7 9,25 67 25 60,75 324,406 16 122 122 122 175

123 0 SERRA ÖZMEN 12E 28 12 25,00 11 8 9,00 26 3 25,25 2 1 1,75 67 24 61,00 323,464 14 123 123 123 176

124 0 MUSTAFA KÖSE -M 26 11 23,25 12 6 10,50 21 10 18,50 10 10 7,50 69 37 59,75 321,135 17 124 124 124 180

125 0 BEGÜM KIRTOK 12E 33 6 31,50 13 5 11,75 17 14 13,50 4 3 3,25 67 28 60,00 320,793 15 125 125 125 181

126 0 NİL GEDİKLİ 12S 23 12 20,00 10 4 9,00 21 2 20,50 11 6 9,50 65 24 59,00 319,425 36 126 126 126 183

127 0 UMUT EGE ERBİL 12E 28 8 26,00 16 3 15,25 13 7 11,25 8 6 6,50 65 24 59,00 318,725 16 127 127 127 184

128 0 KEMAL HORUZ 12E 29 10 26,50 14 5 12,75 19 10 16,50 4 3 3,25 66 28 59,00 317,964 17 128 128 128 185

129 0 İREM APAYDIN -MS 31 7 29,25 13 4 12,00 16 5 14,75 5 9 2,75 65 25 58,75 317,066 23 129 129 129 186

130 0 ALANUR DEMİR 12D 32 7 30,25 16 4 15,00 12 9 9,75 5 6 3,50 65 26 58,50 316,519 11 130 130 130 191

131 0 YELDA İŞBİLİR -M 32 8 30,00 13 4 12,00 12 4 11,00 6 3 5,25 63 19 58,25 316,147 18 131 131 131 193

132 0 AYŞE NAZ TURAN -MD 33 6 31,50 11 3 10,25 13 3 12,25 4 0 4,00 61 12 58,00 315,092 5 132 132 132 196

133 0 İBRAHİM KAFA -MD 33 6 31,50 13 6 11,50 12 7 10,25 5 2 4,50 63 21 57,75 314,486 6 133 133 133 199

134 0 EYLÜL ERDEM 12S 25 13 21,75 8 6 6,50 24 6 22,50 8 6 6,50 65 31 57,25 313,579 37 134 134 134 200

135 0 EMİR EFE GÖNÜL 12D 29 11 26,25 15 5 13,75 19 15 15,25 4 8 2,00 67 39 57,25 312,582 12 135 135 135 203

136 0 CEYLİN BİLGİN 12E 32 7 30,25 13 3 12,25 14 3 13,25 2 3 1,25 61 16 57,00 311,598 18 136 136 136 205

137 0 ÇAĞAN KILIÇ 12S 21 18 16,50 10 9 7,75 25 9 22,75 10 5 8,75 66 41 55,75 309,795 38 137 137 137 210

138 0 NİSA AKSU -ME 29 9 26,75 13 6 11,50 17 3 16,25 2 1 1,75 61 19 56,25 309,567 4 138 138 138 211

139 0 RAUF KASIMOĞLU 12 27 11 24,25 14 6 12,50 22 5 20,75 0 5 -1,25 63 27 56,25 308,953 15 139 139 139 212

140 0 YASİN YAŞAR -MS 28 8 26,00 12 3 11,25 15 2 14,50 6 8 4,00 61 21 55,75 308,615 24 140 140 140 213

141 21175 BAHATTİN TALHA ÖZEN12F 28 9 25,75 11 4 10,00 18 3 17,25 3 1 2,75 60 17 55,75 308,327 1 141 141 141 216

142 0 ELİF BAŞAK TEMEL -MD 28 11 25,25 15 4 14,00 11 4 10,00 7 4 6,00 61 23 55,25 307,641 7 142 142 142 217

143 0 AHMET TAHİR VOLKAN 12 29 7 27,25 16 4 15,00 13 7 11,25 3 4 2,00 61 22 55,50 307,459 16 143 143 143 218

144 0 GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ -MS 35 5 33,75 11 7 9,25 8 5 6,75 6 3 5,25 60 20 55,00 306,545 25 144 144 144 220
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145 0 SELİN İKİZ 12D 32 6 30,50 10 6 8,50 15 2 14,50 2 1 1,75 59 15 55,25 306,544 13 145 145 145 221

146 0 BİLGE TAŞKI N -M 23 12 20,00 13 4 12,00 18 7 16,25 8 6 6,50 62 29 54,75 306,357 19 146 146 146 222

147 0 ASLI ELİF ELBİRLER 12E 36 4 35,00 13 5 11,75 8 8 6,00 3 3 2,25 60 20 55,00 305,883 19 147 147 147 224

148 0 ŞEVVAL TORAMAN 12 29 9 26,75 11 5 9,75 14 3 13,25 5 0 5,00 59 17 54,75 305,883 17 147 147 147 224

149 0 İREM BALIKÇI -MD 34 6 32,50 15 5 13,75 6 3 5,25 4 3 3,25 59 17 54,75 305,440 8 149 149 149 227

150 0 ALİ ANIL ERDEM 12E 27 4 26,00 11 3 10,25 16 1 15,75 3 1 2,75 57 9 54,75 305,400 20 150 150 150 228

151 0 ZEYNEP ÖZEN -ME 30 9 27,75 13 5 11,75 17 8 15,00 1 3 0,25 61 25 54,75 304,830 5 151 151 151 229

152 0 ERSİN AKKOÇ 12S 25 13 21,75 9 10 6,50 21 9 18,75 9 9 6,75 64 41 53,75 303,395 39 152 152 152 234

153 0 ZEYNEP ŞİMŞEKLİ -M 25 9 22,75 14 4 13,00 13 3 12,25 8 9 5,75 60 25 53,75 303,229 20 153 153 153 235

154 0 HİLAL OZANLİ   32 6 30,50 15 2 14,50 5 4 4,00 5 1 4,75 57 13 53,75 302,891 4 154 154 154 237

155 0 ESRA AKSU 12S 27 9 24,75 11 5 9,75 16 5 14,75 7 10 4,50 61 29 53,75 302,880 40 155 155 155 238

156 0 AZRA GÜNAL 12 29 9 26,75 13 6 11,50 13 7 11,25 5 3 4,25 60 25 53,75 302,810 18 156 156 156 239

157 0 EMRE HAN GÜLMEZ 12D 29 9 26,75 12 5 10,75 13 6 11,50 5 3 4,25 59 23 53,25 301,339 14 157 157 157 242

158 0 YUSUF YAĞDIRAN 12S 19 11 16,25 13 2 12,50 25 14 21,50 6 12 3,00 63 39 53,25 301,259 41 158 158 158 243

159 0 EBRAR KUL -MD 31 9 28,75 15 3 14,25 8 3 7,25 4 4 3,00 58 19 53,25 301,066 9 159 159 159 244

160 0 BELEN SARI 12E 27 13 23,75 15 5 13,75 15 2 14,50 2 4 1,00 59 24 53,00 299,968 21 160 160 160 247

161 0 NAZ 12E 29 8 27,00 16 2 15,50 11 5 9,75 1 1 0,75 57 16 53,00 299,877 22 161 161 161 248

162 0 ZAFER KARAAĞAÇ -MS 29 7 27,25 8 5 6,75 10 8 8,00 11 3 10,25 58 23 52,25 299,696 26 162 162 162 249

163 0 NUR ŞEKER 12D 30 8 28,00 13 5 11,75 12 8 10,00 5 8 3,00 60 29 52,75 299,587 15 163 163 163 250

164 0 GÜLİN TAKTAŞ -MD 32 8 30,00 14 5 12,75 8 2 7,50 4 6 2,50 58 21 52,75 299,453 10 164 164 164 251

165 0 ARDA ÇEKİM 12E 29 8 27,00 13 5 11,75 14 7 12,25 2 1 1,75 58 21 52,75 299,326 23 165 165 165 252

166 0 GÜL BATI 12E 26 10 23,50 12 3 11,25 19 4 18,00 57 17 52,75 298,990 24 166 166 166 253

167 0 AYÇA GÜNEYHAN -MD 31 8 29,00 13 5 11,75 8 6 6,50 6 4 5,00 58 23 52,25 298,553 11 167 167 167 254

168 0 BÜKRE MİNARECİ -MS 34 6 32,50 12 7 10,25 7 5 5,75 5 7 3,25 58 25 51,75 296,624 27 168 168 168 259

169 0 DOĞA AYAR 12E 29 11 26,25 14 5 12,75 12 11 9,25 4 3 3,25 59 30 51,50 296,027 25 169 169 169 262

170 0 CEYLİN ÇAKMAK 12S 29 7 27,25 10 5 8,75 10 6 8,50 8 5 6,75 57 23 51,25 296,013 42 170 170 170 263

171 0 ELA SEVER 12E 28 12 25,00 14 4 13,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 57 21 51,75 296,003 26 171 171 171 264

172 0 DENİZ ŞENKAL -M 30 9 27,75 11 7 9,25 10 7 8,25 6 3 5,25 57 26 50,50 293,482 21 172 172 172 266

173 0 KADİRHAN İNAN 12S 25 7 23,25 10 4 9,00 16 3 15,25 3 0 3,00 54 14 50,50 293,055 43 173 173 173 267

174 0 CEYLİN KIZIL 12 27 10 24,50 11 6 9,50 18 4 17,00 0 1 -0,25 56 21 50,75 293,047 19 174 174 174 268

175 0 ELİF AKBOĞA 12D 27 13 23,75 14 5 12,75 12 5 10,75 5 8 3,00 58 31 50,25 292,357 16 175 175 175 271

176 0 AYBİKE GÜNEŞ 12S 15 1 14,75 25 5 23,75 12 5 10,75 52 11 49,25 291,585 44 176 176 176 274

177 0 KÜBRA KEREKLİ 12S 26 8 24,00 13 3 12,25 12 3 11,25 4 7 2,25 55 21 49,75 290,718 45 177 177 177 277

178 0 ECE BİNGÖL 12S 28 6 26,50 12 3 11,25 13 5 11,75 2 7 0,25 55 21 49,75 290,219 46 178 178 178 280

179 0 RÜMEYSA KAYA -ME 30 8 28,00 10 7 8,25 14 2 13,50 54 17 49,75 290,104 6 179 179 179 281

180 0 NAZLI BALA -ME 32 7 30,25 10 6 8,50 12 4 11,00 54 17 49,75 290,068 7 180 180 180 282

181 0 EDHEM GÖRAL -M 22 11 19,25 10 6 8,50 15 7 13,25 9 5 7,75 56 29 48,75 289,056 22 181 181 181 285

182 0 IRMAK SEMERCİ -ME 30 8 28,00 12 4 11,00 10 4 9,00 1 1 0,75 53 17 48,75 287,376 8 182 182 182 291

183 0 DİLVİN AVCAN 12 30 9 27,75 10 4 9,00 12 4 11,00 2 5 0,75 54 22 48,50 286,626 20 183 183 183 293

184 0 NİSA KAYMAKÇALAN 12 25 3 24,25 25 3 24,25 50 6 48,50 286,418 21 184 184 184 294

185 0 NEHİR SÖNMEZ -MD 28 9 25,75 14 3 13,25 10 5 8,75 1 2 0,50 53 19 48,25 285,921 12 185 185 185 295

186 0 ONUR SEVGİ 12S 26 10 23,50 10 6 8,50 9 5 7,75 9 5 7,75 54 26 47,50 285,326 47 186 186 186 298

187 0 AHMET HAKTAN ÇELİK -MS 21 11 18,25 11 5 9,75 16 13 12,75 8 5 6,75 56 34 47,50 285,207 28 187 187 187 299

188 0 FATMA Ç EŞECI -M 34 2 33,50 12 2 11,50 3 3 2,25 1 1 0,75 50 8 48,00 285,094 23 188 188 188 301

189 0 YAĞMUR DEMİRTAŞ -ME 29 11 26,25 12 8 10,00 12 6 10,50 1 0 1,00 54 25 47,75 284,525 9 189 189 189 303

190 0 MÜNEVVER ASLAN -MS 26 10 23,50 11 4 10,00 10 3 9,25 5 2 4,50 52 19 47,25 283,888 29 190 190 190 306

191 0 EZGİ ÖZKAYA 12D 32 5 30,75 9 8 7,00 9 1 8,75 2 4 1,00 52 18 47,50 283,683 17 191 191 191 307

192 0 GÜLSEN ATAMAL -M 28 7 26,25 3 2 2,50 16 6 14,50 4 1 3,75 51 16 47,00 282,859 24 192 192 192 310
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6) 286 286 286 753

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 10,8 19,36 9,6 5,6 8,15 11,3 4,6 10,18 4,9 3,3 4,02 47,8 24,3 41,71 257,730

Okul Ortalaması 27,4 8,6 25,23 11,7 4,8 10,44 16,3 4,7 15,07 6,9 3,8 5,93 62,2 21,9 56,67 310,230

KATILIMLAR

193 0 ENNUR DEMİRTEPE -MD 30 5 28,75 8 7 6,25 7 4 6,00 6 3 5,25 51 19 46,25 280,998 13 193 193 193 314

194 0 MERT ARSLAN -M 28 11 25,25 10 9 7,75 11 13 7,75 6 3 5,25 55 36 46,00 280,343 25 194 194 194 316

195 0 ÖZEN KILIÇ -MD 32 5 30,75 11 6 9,50 5 3 4,25 3 6 1,50 51 20 46,00 279,434 14 195 195 195 319

196 0 ZEHRA İKAN 12E 26 12 23,00 11 8 9,00 11 4 10,00 4 3 3,25 52 27 45,25 277,756 27 196 196 196 321

197 0 NİL TURBİL -M 24 13 20,75 9 5 7,75 16 4 15,00 2 1 1,75 51 23 45,25 277,447 26 197 197 197 323

198 0 İPEK GÜNBAY -ME 30 8 28,00 7 12 4,00 9 5 7,75 6 4 5,00 52 29 44,75 276,542 10 198 198 198 326

199 0 İREM D -M 28 6 26,50 13 4 12,00 3 0 3,00 3 0 3,00 47 10 44,50 275,481 27 199 199 199 330

200 0 TUĞBA AKÇALAR -ME 31 5 29,75 7 4 6,00 5 2 4,50 4 0 4,00 47 11 44,25 274,849 11 200 200 200 334

201 0 ALE NA G  CA   30 8 28,00 11 4 10,00 5 6 3,50 3 1 2,75 49 19 44,25 274,645 5 201 201 201 335

202 0 GÖKDENİZ GÜNEŞ -M 29 8 27,00 11 6 9,50 8 5 6,75 1 0 1,00 49 19 44,25 274,267 28 202 202 202 337

203 0 ASLI OSMANBEY 12E 26 13 22,75 15 5 13,75 8 5 6,75 1 1 0,75 50 24 44,00 273,601 28 203 203 203 340

204 0 ELİF AYDIN 12E 28 11 25,25 8 10 5,50 13 10 10,50 3 2 2,50 52 33 43,75 273,123 29 204 204 204 344

205 0 BELİNA YKORUKMAZ 12D 26 12 23,00 14 3 13,25 5 1 4,75 4 6 2,50 49 22 43,50 272,518 18 205 205 205 346

206 0 NAZ OKKA 12E 26 12 23,00 10 8 8,00 10 4 9,00 3 0 3,00 49 24 43,00 271,107 30 206 206 206 352

207 0 DİLAY YÜKSEL 12E 30 9 27,75 7 9 4,75 12 6 10,50 49 24 43,00 270,321 31 207 207 207 358

208 0 SILA SÜZ -ME 26 9 23,75 9 7 7,25 11 7 9,25 3 2 2,50 49 25 42,75 270,243 12 208 208 208 359

209 0 NEHİR YURDAGELEN -MD 25 13 21,75 14 6 12,50 9 6 7,50 2 5 0,75 50 30 42,50 269,215 15 209 209 209 366

210 0 NUR EFŞAN İKAN -M 26 11 23,25 9 3 8,25 8 4 7,00 4 1 3,75 47 19 42,25 269,078 29 210 210 210 369

211 0 ÖMER GÜLEÇ -ME 24 12 21,00 12 4 11,00 8 3 7,25 3 2 2,50 47 21 41,75 267,407 13 211 211 211 372

212 0 EYLÜL TEZER 12E 28 10 25,50 8 7 6,25 9 7 7,25 3 1 2,75 48 25 41,75 267,332 32 212 212 212 373

213 0 ALYA ERTUĞRUL -MD 26 11 23,25 14 4 13,00 2 5 0,75 6 6 4,50 48 26 41,50 267,105 16 213 213 213 376

214 0 BERAT DEMİRCAN -ME 30 8 28,00 12 7 10,25 2 2 1,50 2 2 1,50 46 19 41,25 265,593 14 214 214 214 381

215 0 EGE ÖKLÜ   25 11 22,25 8 5 6,75 6 4 5,00 6 0 6,00 45 20 40,00 262,997 6 215 215 215 391

216 0 SİMA YILDIZ 12E 28 9 25,75 8 11 5,25 10 4 9,00 46 24 40,00 261,585 33 216 216 216 393

217 0 ELİFNUR ERSAYIM -M 25 12 22,00 8 9 5,75 10 3 9,25 3 1 2,75 46 25 39,75 261,535 30 217 217 217 394

218 0   22 9 19,75 14 5 12,75 8 3 7,25 44 17 39,75 261,040 7 218 218 218 398

219 0 DERİN YETİŞEN 12S 28 9 25,75 8 6 6,50 8 5 6,75 1 1 0,75 45 21 39,75 261,034 48 219 219 219 399

220 0 MİLAY GAMZE KURU -M 27 11 24,25 8 10 5,50 8 6 6,50 4 3 3,25 47 30 39,50 260,874 31 220 220 220 401

221 0 CEYLİN GEÇKİN -MD 26 11 23,25 14 3 13,25 2 4 1,00 4 8 2,00 46 26 39,50 260,700 17 221 221 221 406

222 0 ELİF YILDIRIM -MS 27 11 24,25 10 9 7,75 3 6 1,50 7 6 5,50 47 32 39,00 259,938 30 222 222 222 410

223 0 CEYLİN İBAR 12S 24 12 21,00 8 5 6,75 9 7 7,25 5 4 4,00 46 28 39,00 259,648 49 223 223 223 411

224 0 BATUHAN ADIGÜZEL 12S 25 8 23,00 8 6 6,50 7 5 5,75 4 2 3,50 44 21 38,75 258,768 50 224 224 224 415

225 0 MUSTAFA TEKER -MD 28 9 25,75 10 6 8,50 4 3 3,25 2 4 1,00 44 22 38,50 257,456 18 225 225 225 420

226 0 MUSTAFA ÖNEMLİ 12E 23 9 20,75 15 5 13,75 6 10 3,50 44 24 38,00 256,694 34 226 226 226 423

227 0 ÖZNUR SALTIK -ME 26 11 23,25 8 10 5,50 9 10 6,50 3 2 2,50 46 33 37,75 255,604 15 227 227 227 428

228 0 KAYRA BAYDAR   21 16 17,00 16 3 15,25 6 4 5,00 43 23 37,25 254,915 8 228 228 228 431

229 0 NİSA TAŞKIRAN -ME 26 11 23,25 8 10 5,50 9 7 7,25 2 3 1,25 45 31 37,25 253,863 16 229 229 229 434

230 0 SUDENAZ YALI 12E 20 14 16,50 13 2 12,50 9 5 7,75 42 21 36,75 252,316 35 230 230 230 437

231 0 EREN DEMİRDİZEN 12S 21 13 17,75 11 7 9,25 10 15 6,25 4 4 3,00 46 39 36,25 251,464 51 231 231 231 440

232 0 BEDRİYEASLAN -ME 24 10 21,50 11 5 9,75 4 1 3,75 39 16 35,00 247,080 17 232 232 232 450

233 0 SUDE TUANA EŞTÜRKLER  21 6 19,50 4 4 3,00 13 3 12,25 38 13 34,75 246,307 9 233 233 233 455

234 0 UTKU ERDEĞER 12D 25 11 22,25 9 9 6,75 7 4 6,00 1 5 -0,25 42 29 34,75 246,247 19 234 234 234 456

235 0 KAAN DORUK ŞARMAN -MD 28 12 25,00 9 11 6,25 4 8 2,00 1 0 1,00 42 31 34,25 245,010 19 235 235 235 458

236 0 VOLKAN TOPALLAR -MS 22 15 18,25 12 7 10,25 6 7 4,25 3 7 1,25 43 36 34,00 244,494 31 236 236 236 461

237 0 RANA NAZ YILDIRIM -M 23 12 20,00 12 5 10,75 1 1 0,75 3 4 2,00 39 22 33,50 243,174 32 237 237 237 462

238 0 AZRA ÇELİK -MD 26 13 22,75 10 9 7,75 2 3 1,25 2 2 1,50 40 27 33,25 242,251 20 238 238 238 466

239 0 CEREN TÜL -MS 26 10 23,50 8 2 7,50 3 2 2,50 2 10 -0,50 39 24 33,00 241,059 32 239 239 239 471

240 0 SUDE DİNÇ -MS 19 12 16,00 5 6 3,50 9 5 7,75 6 3 5,25 39 26 32,50 240,959 33 240 240 240 472
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6) 286 286 286 753

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 10,8 19,36 9,6 5,6 8,15 11,3 4,6 10,18 4,9 3,3 4,02 47,8 24,3 41,71 257,730

Okul Ortalaması 27,4 8,6 25,23 11,7 4,8 10,44 16,3 4,7 15,07 6,9 3,8 5,93 62,2 21,9 56,67 310,230

KATILIMLAR

241 0 ŞEYMA SAR I -MD 23 15 19,25 10 6 8,50 2 5 0,75 5 4 4,00 40 30 32,50 240,682 21 241 241 241 473

242 0 HİLAL TEKİN -MS 24 13 20,75 10 10 7,50 6 11 3,25 3 10 0,50 43 44 32,00 238,403 34 242 242 242 478

243 0 ENİS BAYDAR 12 27 12 24,00 5 11 2,25 7 7 5,25 39 30 31,50 237,883 22 243 243 243 480

244 0 ÖMER FARUK SÜMER 12S 13 2 12,50 12 1 11,75 1 0 1,00 6 0 6,00 32 3 31,25 237,622 52 244 244 244 483

245 0 ECE CİHANKAYA 12E 24 11 21,25 8 4 7,00 3 7 1,25 3 4 2,00 38 26 31,50 237,260 36 245 245 245 485

246 0 SUDE AKGÜN 12D 22 18 17,50 15 4 14,00 37 22 31,50 236,957 20 246 246 246 488

247 0 ÖYKÜ KILIÇ 12E 21 8 19,00 8 5 6,75 6 4 5,00 35 17 30,75 234,656 37 247 247 247 494

248 0 LÜTFİYE PAŞA -ME 23 17 18,75 9 4 8,00 0 2 -0,50 5 5 3,75 37 28 30,00 233,315 18 248 248 248 498

249 0 DİCLE KAYA -MS 24 12 21,00 4 1 3,75 2 1 1,75 4 3 3,25 34 17 29,75 232,386 35 249 249 249 502

250 0 ESMA ÇİÇEK -MS 22 16 18,00 8 10 5,50 8 6 6,50 1 5 -0,25 39 37 29,75 231,678 36 250 250 250 507

251 0 TUĞÇE NAZ NAYMANCI 12S 21 14 17,50 6 9 3,75 7 7 5,25 5 9 2,75 39 39 29,25 230,872 53 251 251 251 510

252 0 HÜMEYRA KARAKAPLAN12 22 17 17,75 10 10 7,50 4 8 2,00 3 4 2,00 39 39 29,25 230,743 23 252 252 252 512

253 0 TUNAHAN ŞENGÖR 12S 6 0 6,00 10 1 9,75 9 1 8,75 5 3 4,25 30 5 28,75 230,007 54 253 253 253 516

254 0 MERT DENİZ BALCI 12 19 9 16,75 12 5 10,75 2 2 1,50 33 16 29,00 229,954 24 254 254 254 517

255 0 ARDA ÖZDAĞLI -M 17 14 13,50 6 5 4,75 10 4 9,00 4 10 1,50 37 33 28,75 229,210 33 255 255 255 522

256 0 ASLI PALA -M 22 13 18,75 11 8 9,00 1 0 1,00 34 21 28,75 229,057 34 256 256 256 523

257 0 İREM GÜLSÜM ACAR 12S 10 13 6,75 7 3 6,25 10 7 8,25 9 9 6,75 36 32 28,00 228,317 55 257 257 257 525

258 0 TÜMER KAPLAN -ME 21 17 16,75 12 7 10,25 2 3 1,25 35 27 28,25 227,420 19 258 258 258 526

259 0 EGEMEN BİLGİÇ -ME 23 17 18,75 8 7 6,25 5 7 3,25 36 31 28,25 227,341 20 259 259 259 527

260 0 TURGAY ALBAYRAK -ME 18 16 14,00 9 7 7,25 6 2 5,50 1 0 1,00 34 25 27,75 226,193 21 260 260 260 534

261 0 METE BİÇİCİ 12S 14 14 10,50 6 7 4,25 11 8 9,00 6 9 3,75 37 38 27,50 226,100 56 261 261 261 536

262 0 YİĞİT MERCAN 12E 21 16 17,00 10 5 8,75 3 5 1,75 34 26 27,50 225,594 38 262 262 262 537

263 0 İREM YALÇIN 12E 20 16 16,00 11 5 9,75 3 8 1,00 2 11 -0,75 36 40 26,00 220,678 39 263 263 263 553

264 0 ARDA BİLİR 12E 19 14 15,50 9 3 8,25 1 0 1,00 29 17 24,75 217,402 40 264 264 264 562

265 0 ZEYNEP AYKAÇ -M 23 10 20,50 4 12 1,00 3 0 3,00 30 22 24,50 216,281 35 265 265 265 566

266 0 ŞEYMA TÜRKAN 12E 18 17 13,75 8 10 5,50 5 2 4,50 1 2 0,50 32 31 24,25 215,827 41 266 266 266 568

267 0 FATMA NUR CİNTAY -MS 17 21 11,75 10 6 8,50 5 10 2,50 32 37 22,75 211,856 37 267 267 267 577

268 0 ZEYNEP AKTEPE 12S 20 16 16,00 2 2 1,50 5 3 4,25 2 4 1,00 29 25 22,75 211,467 57 268 268 268 579

269 0 YAĞMUR GÖKTAŞ 12 10 5 8,75 6 2 5,50 10 9 7,75 26 16 22,00 209,219 25 269 269 269 584

270 0 ADİLE UĞURLU -ME 19 9 16,75 5 7 3,25 1 4 0,00 2 2 1,50 27 22 21,50 207,928 22 270 270 270 587

271 0 ECRİN YILDIZ 12E 18 10 15,50 8 8 6,00 2 6 0,50 0 2 -0,50 28 26 21,50 207,535 42 271 271 271 588

272 0 KADİR ATA -M 5 6 3,50 5 6 3,50 9 7 7,25 6 2 5,50 25 21 19,75 203,928 36 272 272 272 596

273 0 YNS -MS 19 14 15,50 7 9 4,75 0 5 -1,25 4 13 0,75 30 41 19,75 202,680 38 273 273 273 602

274 0 UBK -MS 18 10 15,50 2 8 0,00 7 12 4,00 27 30 19,50 201,728 39 274 274 274 604

275 0 FATMA TÜRKAN 12S 11 11 8,25 6 7 4,25 7 4 6,00 3 12 0,00 27 34 18,50 198,974 58 275 275 275 608

276 0 GÜLSEDA ÇELİK 12 19 16 15,00 6 14 2,50 1 0 1,00 26 30 18,50 198,839 26 276 276 276 609

277 0 ÇINAR BİRCAN 12 20 10 17,50 20 10 17,50 196,141 27 277 277 277 615

278 0 ASYA SU YAVUZ 12E 14 17 9,75 7 5 5,75 2 6 0,50 1 0 1,00 24 28 17,00 194,800 43 278 278 278 618

279 0 RAMAZAN SAKMAN 12E 14 25 7,75 9 11 6,25 6 14 2,50 29 50 16,50 193,154 44 279 279 279 620

280 0 MUSTAFA MEDİN 12S 11 9 8,75 6 2 5,50 3 5 1,75 1 4 0,00 21 20 16,00 191,666 59 280 280 280 626

281 0 UMUT TALHA YİĞİTER -M 12 16 8,00 8 6 6,50 2 3 1,25 22 25 15,75 190,958 37 281 281 281 629

282 0 KAAN ARIKAN -ME 5 4 4,00 1 1 0,75 7 3 6,25 13 8 11,00 177,066 23 282 282 282 647

283 0 ARDA KELEŞ -M 6 16 2,00 4 8 2,00 0 1 -0,25 10 25 3,75 155,849 38 283 283 283 666

284 0   0 0 0,00

285 0   0 0 0,00

286 0 NAZ TÜRKOĞLU   1 3 0,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 9 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

MANİSA YUNUSEMRE KEP AKADEMİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6) 286 286 286 753

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 10,8 19,36 9,6 5,6 8,15 11,3 4,6 10,18 4,9 3,3 4,02 47,8 24,3 41,71 257,730

Okul Ortalaması 27,4 8,6 25,23 11,7 4,8 10,44 16,3 4,7 15,07 6,9 3,8 5,93 62,2 21,9 56,67 310,230

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 38,12 56,67 41,71

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 38,12 56,67 41,71

Soru No

DERSLERE GÖRE ANALİZ



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,040 257,730 7 218 218 218 398

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 9 19,75 49 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,02 15,07 10,18

Toplam: 120 44 17 39,75 33 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe  ABADccbCDCBBC A bbbCAe CAB DCCaDCAd    

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAbEEDBcEBEBe      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDdE       bB AA        A             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 2 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 3 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALE NA G  CA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,645 257,730 5 201 201 201 335

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 49 19 44,25 37 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcec Ecd CcCBBCCABADCCdCABECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC aaADEA DE   dB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Db  C  D eb   C b a  A b                

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen              B Eb D 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE ÖKLÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,997 257,730 6 215 215 215 391

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 0 6,00 30 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 45 20 40,00 33 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe cdCADAce  Ed  CECBBaCAcAbCCBaAaECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  a DEc DE   dd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Dd    DDb d  B       A b     A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DC D      BB E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FAT İH LALE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 392,426 257,730 1 40 40 40 52

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 89 21 83,75 70 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADc DCDCBBaEAeACcCABECecADCCdDCAEcCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDE Acab  EcBAbBEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDC DBCDABCAACAEE ACAAEDaD BaEEEEeC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen bedBCDEABbBAC ADEaDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL OZANLİ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,891 257,730 4 154 154 154 237

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 57 13 53,75 45 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdADc  CDCBBCEABAbECAaECAcAbCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbADaAC ED AEBEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  DdE     CD      d        ba          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A  B   A E  d

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAYRA BAYDAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 254,915 257,730 8 228 228 228 431

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,90 10,44 8,15

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 43 23 37,25 31 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCcaAca  EA AebecBeCAcAeCCBCAaECDaADeeB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECDADEAeDEDecE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen B aCe  Ab A  B E  b 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ TÜRKOĞLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 3 0,25 1 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 8,02 15,07 10,18

Toplam: 120 1 9 -1,25 -1 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe c eAe                                   

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal                beb a     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik c  d                                    

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 1 3 14
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİDRE KIZILTUĞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,918 257,730 2 110 110 110 155

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 11 16,25 41 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 72 35 63,25 53 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAcCbAEcdAbcdBBCCAceDCCaCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC   AbEbBDcaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEcCCDDdDCb B bd B AAEb Ea  eBbeDEEB   

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen cEDCeabAccACBBCEDBed

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE TUANA EŞTÜRKLER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,307 257,730 9 233 233 233 455

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 8,02 15,07 10,18

Toplam: 120 38 13 34,75 29 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe  AcADcA CDdBBCcAa  ECABECAc D   D     AD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal   c A a   ED ea E        

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik Ca Dc      CD BCAACA c    A  B   C      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 2 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUNA *KSEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,138 257,730 3 116 116 116 166

Katılımlar: 12 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,98 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,90 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,44 2,04 1,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,08 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,48 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,90 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 7,08 12,87 8,81

Geometri 10 1 7 -0,75 -8 0,94 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 15 15,25 38 8,02 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,19 1,99 1,30

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,52 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,52 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,23 5,93 4,02

Toplam: 120 71 36 62,00 52 38,12 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAeC  EcBACEdBBCCAcAbCCBCeBECDaAbcCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECDADEbee ae EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAaC cBCCb B Abc EaaAdAcce Eccac 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen  aDaBDEAb c BdCEbBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 2 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 4 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇELİK 0   S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,592 257,730 1 53 53 53 70

Katılımlar: 1 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,75 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 22,25 12,87 8,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 3,75 2,20 1,37

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 26,00 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 5,75 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 14,00 5,93 4,02

Toplam: 120 85 23 79,25 66 79,25 56,67 41,71

TYT Türkçe CABcDcAaCDCBBabAd bECA ECeBADCCBDCAdBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADadCEaDcAEBEeAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEeCcaBCDABCAACA ED CA  DBD Ba  E B 

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBcCDbABbBACEADbC B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA KELEŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 155,849 257,730 38 283 283 283 666

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 16 2,00 5 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 9,99 10,44 8,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 10 25 3,75 3 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe                d   cbAdEdAabcaCBabcdcbeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaeDeAa      c cb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Fen                    d

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 1 2 14
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 1 7 9
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 3 2 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÖZDAĞLI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,210 257,730 33 255 255 255 522

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 37 33 28,75 24 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCcDba        ECdB CAcAebCBeAdceDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  a  Eb    B da     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D E   DDA   cBC   a AA       A  a    e  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e aCa dAa    ebEcdcA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 0 5 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 4 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI PALA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,057 257,730 34 256 256 256 523

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 9,99 10,44 8,15

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 34 21 28,75 24 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAc   Ee d cCBBCdAaAcCCaCAaEdccADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCddaADbeaDEcB dB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen                  B  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBERK ŞAM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 362,227 257,730 9 65 65 65 89

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 22 6 20,50 68 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 8 27,00 68 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 80 25 73,75 61 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CdcAD c CDeBBaEcB CECABECAcADCCB CAEBC D

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADD  EED  EBEBbe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEaCdcBCDbBaAAdAEE AC AEDBDeBaEEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen Eee CD ABbBAadA EaDc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 2 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAŞAK DURM* 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 382,248 257,730 5 48 48 48 64

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 2 28,50 71 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 85 18 80,50 67 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcAcCDCBBC AcA bCAaECAcADCCBDCAEBCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDbDaAC  DBAEBEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE C  BCDABCAAdAEE Ae A  BDAB EEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  D aCDEABbBce ADECee

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,651 257,730 11 81 81 81 110

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 75 21 69,75 58 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe b BADcc CDCBBCbe  CECABECABADCCBDCAEaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADa a EDeAEBEB b     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdcDCa  CDAB A  AEE    AE B  B E  E C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen bDeBCD ABbBdCcdbECcB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BİLGE TAŞKI N 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,357 257,730 19 146 146 146 222

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 62 29 54,75 46 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CAcADcAeCDCBBb e b ECAadCAcAcC BD ccBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEadDaAC EDeAE EBA      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik  CDDbE Cb BCDAB AA AE bA  AEbaDea       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a e eD ABbBA EA E ec

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 3 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA KİŞİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,554 257,730 2 19 19 19 25

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 9 0 9,00 90 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 2 5 0,75 11 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 97 17 92,75 77 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADABCbAdABAbECBBCCABADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCdCDADEABDEDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA C DBCCAABCAAEDEd  C BACDEE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCeaEAbaeCaeaEDcbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ ŞENKAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,482 257,730 21 172 172 172 266

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 57 26 50,50 42 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAbCDCBBCEA bdcCAeECABADCCBDCcaBCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaADaAC aDcAEdEB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik aC eAE d   CDcB   bAE aAd A             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a    D A   A  AcEb B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 3 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA SOYLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,640 257,730 15 101 101 101 144

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 1 11,75 39 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 69 14 65,50 55 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCe EABA ECBBCCABADCCBCAaECDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADbABDEbB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBC  Db    B  A B  A DE     B  D      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen  EDCe EAbceCeB E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDHEM GÖRAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 289,056 257,730 22 181 181 181 285

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 56 29 48,75 41 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe D CdDAcC  bA  bcCBBCCccbb CBCA ECDEAbAeB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdDDC  D DbAcDdaBbE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAcBCC DbDaa cC A BCA Eb c    B    E    

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen a DCBeEAbdA  B E  Dd

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 4 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 3 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFNUR ERSAYIM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,535 257,730 30 217 217 217 394

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 46 25 39,75 33 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C aADcc CDCBBCdA bdECAaECAcAceCBDCAEBacD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDbeab  dDBeEdEBb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C D   DCd cCD    A  E     A  B      d   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A bB         

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YURTCU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,663 257,730 10 70 70 70 95

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 78 23 72,25 60 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe eabAaABCDAEAe CcCBBdCAc DCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC  D DEAcDEeBbEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DbEBCCDDbeC  BCdAABCAAEDEc   AB  eE  C  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDe  EAbcACBBaE BDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA Ç EŞECI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,094 257,730 23 188 188 188 301

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 2 33,50 84 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 50 8 48,00 40 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABC  EA A cCBBCCAdADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AbDeC  DADEABD  B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik     C  D      C   a  c       c          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen         b          A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FETTUMA * LEL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,406 257,730 16 122 122 122 175

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 67 25 60,75 51 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcbcbEA A ECBBCCcBADCCdCAcEeDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC ea DEcBDE B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik bcEBCeDDA C  BCCAABCA    E   e   D      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BaDbB EAcEA BBaEcecA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKDENİZ GÜNEŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,267 257,730 28 202 202 202 337

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 49 19 44,25 37 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe  ABADabeCadBBCEc  dECABECABADCCBDaAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDaAC ED cEaEBd      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik e    Eeba  CDb C A  E     A D           

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 2 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEN ATAMAL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,859 257,730 24 192 192 192 310

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 51 16 47,00 39 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDABC  EeB bcCBBCCAcADCC CAe CDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal        a  E  cE   E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEaCd D D c BCCb BCAA  Eb   AB    d    

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e D   EAD           

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM D 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 275,481 257,730 27 199 199 199 330

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 47 10 44,50 37 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe   BADcA CDCBBCEA   ECABECAcADCCBcdAcaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAa EDaAE EBe      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C          CD                           

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen     CD A            

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK GÜNE R 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,685 257,730 1 11 11 11 14

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 101 15 97,25 81 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBADCaCBBbEAaACcCABECABADCCBDCAEcCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADDAa EDBAEeEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCdDBCDAB AACAEE ACAAEDBDABeEEEE b

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDeBCDEABaBACEADECDc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ELMAS 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,140 257,730 6 50 50 50 66

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 5 22,75 76 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 32 7 30,25 76 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 86 24 80,00 67 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaABC AbA  dECBBCCAcAbCCBaABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaeC CaADEA Daa  E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbaC DBCCAAaCAAEDEcbACAdAaDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEaCeeEAbEAC BbEeBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR ATA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 203,928 257,730 36 272 272 272 596

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 25 21 19,75 16 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe   BADcc abCB e e                        

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDaabDaA     b  Ee       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik Ca DAE C   C bB d   c c   A  B   d d    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen    Be  A DB    cE  B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 1 3 14
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 1 2 9
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH SÜMER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,750 257,730 14 99 99 99 140

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 9 15,75 53 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 72 23 66,25 55 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA CDCBBCEABdCECABECABADCdBDCAaBCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADbACdEDcAEBEBea     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CeDDdEDCacBeDbBCdAdAEc A  AEDB          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  D BbD ABbB   b E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 3 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ARSLAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,343 257,730 25 194 194 194 316

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 4 -1,00 -10 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 13 7,75 19 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 55 36 46,00 38 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCcbABCeebA bCbCBBCCABADCCBCbaEeDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdDeC aaADEABeaDdbEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DbE CCDDAa ED CCb ab  db  a  e  deb d   

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DC DEc     BbE e  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİLAY GAMZE KURU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,874 257,730 31 220 220 220 401

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 47 30 39,50 33 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcc CbCBBCEAB eaCABECeBADCCacCAacCAb

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDcDADaAC aceebdEe a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC e E a   CD      A      A bB eda      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a  dCD A b      E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KÖSE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 321,135 257,730 17 124 124 124 180

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 7 15,25 51 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 4 3 3,25 33 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 21 10 18,50 46 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 10 7,50 38 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 69 37 59,75 50 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA ebdBBCbAd bECABEdABADeCBebAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaADabC EDBAb EBbD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEe EcBCDbB AACbEc db A  BD BeE dEc 

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EaddCDEABbdACaAbEabe

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 3 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİL TURBİL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,447 257,730 26 197 197 197 323

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 51 23 45,25 38 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCAbec  bEAdcbcCBBaaAB DCCBCABECDEcDeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal b DeCdCaAD  e   BAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D EBCC  b b  BCC  a A    E   A  eDEE CE 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen               bE B  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALTUNTAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 402,763 257,730 3 30 30 30 42

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 8 2 7,50 75 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 32 6 30,50 76 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 92 19 87,25 73 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CAcADcADCDCBBCEAB CECAeECeBAc CBDC EBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDaAC EDcAEBEBAb     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE C DaCDABCAACAEEDAdAeEDaDdBaEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aDBBbDEABbBA EA E DB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR EFŞAN İKAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,078 257,730 29 210 210 210 369

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 47 19 42,25 35 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe   BADBA CDCBaCEeebaECAaEdABAcCCBDeAaaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDE ADa   dc AE EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik Ca DdEe    CD B A  A             a      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A bBA        

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA FİDAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 379,707 257,730 7 52 52 52 69

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 26 9 23,75 59 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 86 25 79,75 66 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcCcAEcBACcCBBCCAcADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADEAecEDB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCCDDAeC cBCCA BCAAcbE c  ABeCDEdBCEc

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e DacDdADcA BBaED cA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RANA NAZ YILDIRIM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,174 257,730 32 237 237 237 462

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 39 22 33,50 28 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C eADcc CDeaBCd   eECAaECAcADCCBDbcdBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbADaAC EDeAbeEB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik       e     D                           

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a  eCD A b    e     

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE * *N 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 378,697 257,730 8 54 54 54 71

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 7 3 6,25 63 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 7 26,25 66 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 86 27 79,25 66 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCa EAaACECdBCCABAbCCBCAeEdDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCECaAeEbBDEaeAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDb Cb BCCAABaAAE Ed A ABeCDEEcaEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen  EDbdDEAbbACBBCEedcA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ÇOBAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,606 257,730 13 96 96 96 135

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 74 30 66,50 55 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBc CDCBBebd AbECbBECABADCdBDCAEBCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDEDbDaAC EadcEaEB e     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEDCa BCDABCAACAEbDA  AEDa  d E E   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen bD BCDaABDBdadd Ebce

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ÇOKSEVER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,300 257,730 12 87 87 87 119

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 72 11 69,25 58 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADecec EA ACEbaBCCABADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CDADbAeDEDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAD   BC b aC A DE    AB      C  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    A       E B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TALHA GÜRCAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 384,226 257,730 4 46 46 46 62

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 27 6 25,50 64 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 86 20 81,00 68 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaABb AEc ACceBBCCABADCCBCABEdDdcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADEA DEDB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DA BCCDDAaC cBCC  BCAAEbEcDAdAB aDEE CE 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BcDCcaEAb A BBCEDBbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT TALHA YİĞİTER 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 190,958 257,730 37 281 281 281 629

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 16 8,00 20 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 14,74 15,07 10,18

Toplam: 120 22 25 15,75 13 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe   eeDBA db BBa e A bCda ee Ac CBee aB eD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbbDaAb  DB  e Bb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik         d   DA                  d   d   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 2 4 29
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 2 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 3 5 27
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELDA İŞBİLİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,147 257,730 18 131 131 131 193

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 63 19 58,25 49 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcceCDCBBCEAceCbCAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDEaADaACEED Ab EB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEaC   CDbBCAc A                    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E  eCD A b    A E  e

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYKAÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,281 257,730 35 265 265 265 566

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 14,74 15,07 10,18

Toplam: 120 30 22 24,50 20 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaC DAc    d  bECBBaCAaADaCBCAaECDcADcCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bdaebd DbDdb adcB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik        D          B A                   

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 2 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞİMŞEKLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,229 257,730 20 153 153 153 235

Katılımlar: 38 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 24,60 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,11 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,18 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,49 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,21 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,99 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 12,49 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 2,24 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 14,74 15,07 10,18

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,11 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,55 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 5,91 5,93 4,02

Toplam: 120 60 25 53,75 45 55,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaeDcA CDCBBC  B  EaABECAcAedC DbAEBeAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CedDADaACE D AbBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDA bC  BCDbB AAC             B       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen dD BbDaA bBeC AbEabc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA ERTUĞRUL 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,105 257,730 16 213 213 213 376

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 48 26 41,50 35 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe  eBADcc CbCaBCEea CECbBcCABADCdBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACdED AEaEB c     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a         B               A ba  da      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen c ecCDaA bB    bE  B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA GÜNEYHAN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,553 257,730 11 167 167 167 254

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 58 23 52,25 44 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCADAcCDd eBAdbCBBCCAcADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC Ca eEABcaDBbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DcE CdDDb    c CA a   a      A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DC  EAb   Bc b  eA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ TURAN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,092 257,730 5 132 132 132 196

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 61 12 58,00 48 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDCBBCEcB bECAaECAcADdCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdDADa C ED cE EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDD E ec BCD    A bE  A  A  B          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A      A E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ÇELİK 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,251 257,730 20 238 238 238 466

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 40 27 33,25 28 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCAaAeCcdEea aECBBCCAcADCCBCAaECDaADcCd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADEeeDabBede     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  b    DD e      d                       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen       aA       E d  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGUM ULU 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,734 257,730 4 120 120 120 173

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 64 10 61,50 51 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe aABADcAcCDCBBbEe bCECABECcBADCCBDCAEaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaA  ED AE EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C DDAE C  BCDABC  CAE  A  AEDa          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen               A     

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN GEÇKİN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,700 257,730 17 221 221 221 406

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 46 26 39,50 33 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DabAbAc   EedACECaBCCABAbCCBdAcECDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCd aADEAeDE B EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  A     Dc       d a    e                

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e aeB aAb     aEc Dd

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN YEĞEN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 365,539 257,730 1 62 62 62 84

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 4 23,00 77 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 81 25 74,75 62 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe eBCcDABeaAEABACECBBCCABAeCCBCdBECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaeC eadeb  DEDe Ed     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA CdDBCCcAaCAAaDEE ACA    EE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen Bdc eDEAbEA BB EDBcA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR KUL 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,066 257,730 9 159 159 159 244

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 58 19 53,25 44 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAeCbCBBCEABACcCABcCecADCCBDdAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADa b EDBAEBEBbD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC Dd Db   C   C A b      A             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen    e D A  B   ccb  B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BAŞAK TEMEL 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,641 257,730 7 142 142 142 217

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 61 23 55,25 46 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAcCeAEAa CbCBBCdeBADCCBCABEeDacDACd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCdCaADEABDEaB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DA B   DbeCa  C A aC A  E    A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DaeD Ab    BbE B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ESMA AZİZOĞLU 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 346,660 257,730 2 89 89 89 124

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 73 18 68,50 57 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCaeEA A cCBBCCABADCCBCABECDdcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdaDC CaADEA DEaBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEB  DDb C  BCCA a  A       AB e EE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B D  cEA  e BBaEcBbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENNUR DEMİRTEPE 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 280,998 257,730 13 193 193 193 314

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 51 19 46,25 39 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe D CADAcCbAEd  CECBBCCABADCCBC aECDEcD CB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bdaDC  bADE  acDBcE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik a  BCC D   d  C A a          eB         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen d DC Dab       E  DA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ÇOKAL 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,043 257,730 3 107 107 107 151

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 1 6,75 34 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 67 11 64,25 54 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAcCDAEAB  cCBBCCAcADCCBCABcCDEADACc

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDD  aaADEABDE B EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D EBCCDDAa   BCCA aC A                  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DCBa A  A  B     A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLİN TAKTAŞ 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,453 257,730 10 164 164 164 251

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 58 21 52,75 44 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAcCaAEeBAbbCBBCCAcADCCBCABECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCE aADEcBDEcBcEd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  d  C  DA C  BC b          A A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   aCe  Ab     bE abA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KAFA 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,486 257,730 6 133 133 133 199

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 63 21 57,75 48 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEAeACECBBaCABADCCBCAeECD cDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CaADbAeeaaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAE C  DbD d  CCA aa b b   A c   DE     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   e    A      CE BcA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BALIKÇI 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,440 257,730 8 149 149 149 227

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 59 17 54,75 46 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe CdBADcAbCDCBBCEAaACECAcECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACaEDBcEBEBea     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC Db bC     eB    A                    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen Eea eD A  B         

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN DORUK ŞARMAN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,010 257,730 19 235 235 235 458

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 42 31 34,25 29 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe CcBADcAbCDCBBCdAdbCbCbaECABADCdaDCAdBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEaADaAadEDBbbdEeca     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a D d e    Cc e   C       e baD         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E                   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 2 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA TEKER 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,456 257,730 18 225 225 225 420

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 44 22 38,50 32 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCAaece  bA AbcCBBCCABADCCBCABECDcADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEaDC  DADEc eE ecEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  dE a  D        d B          A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c Dd   A  b      e  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR SÖNMEZ 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,921 257,730 12 185 185 185 295

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 53 19 48,25 40 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA CDdeBCEA eCbCABECAcAcCCBcCAcBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADD a EDeAEBEBc      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C   AEc   cCD  C ACA      A ba      d   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      a         bE   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR YURDAGELEN 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 269,215 257,730 15 209 209 209 366

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 50 30 42,50 35 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCeDeaC cdA ACbCBBCCAcADCCBCbacCDEADcCe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCaeaADEbBDEDBAEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Db Ba  DA    BC AAaC b c     e          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    c      bdbBa 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZEN KILIÇ 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 279,434 257,730 14 195 195 195 319

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 51 20 46,00 38 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe CbBADcA CDCBBCEA  CEaAcECABADCCBDCAEBCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaA  EDe bdEBAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a  D E     CD      d      e  B          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a  aeD A b      E bd

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA SAR I 0 -MD

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,682 257,730 21 241 241 241 473

Katılımlar: 21 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 27,49 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,83 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,04 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,30 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,95 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 7,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,67 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 8,18 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 1,99 1,30

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,26 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,30 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 3,64 5,93 4,02

Toplam: 120 40 30 32,50 27 50,26 56,67 41,71

TYT Türkçe e dAecAeCaCBBaEeeb cCAaECAcADCCBDCAdaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal Ce aADa C EDaAEBdB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik    a    b  b e     A      A  a          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  a BeD A beA    E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 2 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADİLE UĞURLU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,928 257,730 22 270 270 270 587

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 27 22 21,50 18 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C aADBA d deBaE  AC CAa aA A CbBD  EcC D

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal be  ADa a E  A dEeb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik                    d      A   e  a  d   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen     CD e           a

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 1 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 2 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 4 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEDRİYEASLAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 247,080 257,730 17 232 232 232 450

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 39 16 35,00 29 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C dADBA CbaBBbd    bCAaECAcADCCBDCcEaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAa EDaAb EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C       b  CD             A             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DEMİRCAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,593 257,730 14 214 214 214 381

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 46 19 41,25 34 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CcdADcA CbeBBCEA AbECAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDaAacEDeAEeEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C c               e       A             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen b    D A           a

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMEN BİLGİÇ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,341 257,730 20 259 259 259 527

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 36 31 28,25 24 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcbecCeAbeBdCEeBBeCAcADCCBCAadeDEcDeCa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDCbCaAb     DebEd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Db da bD   d BCd  B          c          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 3 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK GÜNBAY 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 276,542 257,730 10 198 198 198 326

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 52 29 44,75 37 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADBebCaCcBdEABA cCAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaADadedaDBbbeEd c     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEeCdcaCD B                         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a    D ABDB   Ae b d

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK SEMERCİ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,376 257,730 8 182 182 182 291

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 53 17 48,75 41 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAce AEeBbCECBBbCAcADCCBCAaECDE DACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AED CaeaADEA Dd  AEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik e EaC  D     BCCb a AA D     A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen        A       b    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK TOPOĞLU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,262 257,730 2 114 114 114 163

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 67 19 62,25 52 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAc beEABdbbCBBCCABADCCBCAaECDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADEA DEDB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAcBCC DAeC   CCA B               d  e  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DCcD Ab A BBCE BbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARIKAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,066 257,730 23 282 282 282 647

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 4 4,00 10 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 13 8 11,00 9 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCcDAB   be                            

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal        a D               

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D      Db b   C    C AEb     A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 1 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 1 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 1 0 9
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
LÜTFİYE PAŞA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,315 257,730 18 248 248 248 498

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 37 28 30,00 25 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCAbAcCeedceceECBdCCABAeCCBadaECDEcDeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaD   a  EA D eBbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik e                                   d   

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen d D  e Ab     eEcBD 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,068 257,730 7 180 180 180 282

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 54 17 49,75 41 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAaCcbdA bbECBBCCABAeCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC aaADEce a e EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DcEBCb a eC  BC A BCAA                  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 2 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA AKSU 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,567 257,730 4 138 138 138 211

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 61 19 56,25 47 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAcCebb  dedCBBCCABADCCBaABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCdCDADbAaeEaBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D EBCCDD e   BCCA BCAcE E   dA          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   e    A       E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TAŞKIRAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 253,863 257,730 16 229 229 229 434

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 45 31 37,25 31 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaecCaAE d  aCBBCCABADedBaAacCDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdaDC Ca cbbBcabBAEc     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdE Ca   cCd  C A aeAA        d C       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D   ad         aD 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 2 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GÜLEÇ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,407 257,730 13 211 211 211 372

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 47 21 41,75 35 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe b BADcAeCabBBC A d aCAaECABADCCBcCdEaCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDEDADaA  dD AEBdB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  D   b  BCDb  A  A      A      e      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen               AcEb B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR SALTIK 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,604 257,730 15 227 227 227 428

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 46 33 37,75 31 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAdbDAdAd b eBBCCcB cCCBCAaECDEADcCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCdaaADbAe  adcEa     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdE CC D aeaadC d BCb  b  a  A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen d D           eE B  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 3 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KAYA 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,104 257,730 6 179 179 179 281

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 54 17 49,75 41 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcADCDCcBCEe eCcCAeECA ADCCBDeAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdDAcDAd dDBAbcE e      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDD EDC b C  B A  AE     A   D  a      

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELCAN SÜRÜCÜ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,120 257,730 3 117 117 117 167

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 8 7,00 23 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 69 27 62,25 52 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CbBADcAeCDCBBCEAcACECAadCAcADCCBDCcEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDcAEBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik   D  E   b CDA e AbdE  AC edba  B  E  cC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aD BCeaABaB   deEb B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 5 2 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA SÜZ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,243 257,730 12 208 208 208 359

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 49 25 42,75 36 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdAecADCDCdBdEA   EaAaEeABAb CBD AEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaACE  eA edeb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C D A eCE   D c A a  E    A  aa caE    C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a    D A b         B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 3 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA YAKIN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,082 257,730 1 90 90 90 125

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 72 15 68,25 57 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CeaADcAcCDCBBCEAa  E AcECABADCCBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC EDeAEBEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CeDD Eb   BCDABCAA AE  A AAEbBD e E  E  

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A bB   e E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞBA AKÇALAR 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,849 257,730 11 200 200 200 334

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 47 11 44,25 37 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DadADAcC  dA ACE BBCCABADCCBCABECDEADACc

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AE    CaA bABa a  E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D E C  D                      B e d     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    A       ED   

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜMER KAPLAN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,420 257,730 19 258 258 258 526

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 7,85 15,07 10,18

Toplam: 120 35 27 28,25 24 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAc c dedAeEdBBaeecAcCCBCABEdDaceACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDC CDADcAcDcaBcEd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik a E e       c     B                     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 2 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TURGAY ALBAYRAK 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,193 257,730 21 260 260 260 534

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 34 25 27,75 23 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe DaC bAca  Ee  bbC BCbABAcCCBeABdCDdcDeec

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC  aAebcaDa e EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  A    D     ca  A    AE      A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 2 4 29
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 284,525 257,730 9 189 189 189 303

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 54 25 47,75 40 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe bAaADcADCaeBBbEAdAdECAaECdBADCCBDdAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDEDADadaaaDBAEeEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEe b BCD   d  Ab e  AA  B          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen        A            

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0 -ME

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 304,830 257,730 5 151 151 151 229

Katılımlar: 23 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,45 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,45 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,67 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,85 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,78 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 7,53 12,87 8,81

Geometri 10 1 3 0,25 3 0,32 2,20 1,37

TYT Matematik 40 17 8 15,00 38 7,85 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,64 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,83 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,72 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,18 5,93 4,02

Toplam: 120 61 25 54,75 46 42,23 56,67 41,71

TYT Türkçe CedADcc CDCBBCEABACbCAaECABADCCBDCAdaeAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC bDaAbBEBe      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEbC  BCD BCAA AE b b A  a e Cc   c 

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a      e D    c     

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET HAKTAN ÇELİK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 285,207 257,730 28 187 187 187 299

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 13 12,75 32 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 56 34 47,50 40 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe C  ADcA eDbBBC     dCAedCABeDCCaDCAcBeAe

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAa  aBAbBd A      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDdEee  BCDAB AACbE    ecEbae e   bdBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EaBBaDaABbBA  b     

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA EKEN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 420,611 257,730 1 17 17 17 22

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 33 2 32,50 81 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 97 16 93,00 78 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdADcAbCDeBBCdA AbECAaECAcADCCBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADDAb EDBAbBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE CbDBCDABCAACAEE A AAED D BaEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBCDEABbBACEADECDc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA K 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,484 257,730 2 20 20 20 27

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 94 16 90,00 75 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcCbAEA  CcdBBCCAcADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AaDeC CaADEABDEDe EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbbd DBCCAABCAAE EE A AB  DEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEAbEAeBBCEDcDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA YILDIRIM 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,541 257,730 21 118 118 118 169

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 5 17,75 44 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 67 21 61,75 51 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCADAc  AbA ACECBBCeAcAcCCBCAaECDcADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AED C Ca DEcB EaB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbbC  BCCb B dAEb E A A    E     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B Ddde Aba  BB E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA POLAT 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 360,097 257,730 13 68 68 68 93

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 26 6 24,50 61 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 78 21 72,75 61 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcceCbCBBCdA  CEdAaECABADCCaDeAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDA D   EDdcE E        

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAcDC  BC eBCA dA EbA AAE aD aCEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E e CD ABbcACcADECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN ŞAHİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,447 257,730 9 45 45 45 60

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 4 28,00 70 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 86 18 81,50 68 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCADAcCaAEABdC CaBCCAcADCCBCA ECD ADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC Ca DEABD aBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEc CDDdDb DBC AABCAAEDEE A AB CDEE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBeEAb AeBBaE B d

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 2 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜKRE MİNARECİ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,624 257,730 27 168 168 168 259

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 58 25 51,75 43 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCbcEABAbcCBBCCABADCCBCAaECDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCdCaADEeacEDBbE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Dd  CC Dd C    bA        d   Aa         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen d aC D Ab d BB db e 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN TÜL 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 241,059 257,730 32 239 239 239 471

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 10 -0,50 -3 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 39 24 33,00 28 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe adCADAB   ce AbECBBCCAdADCCcCAaECDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal         AcbABDEDB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D      D            A        b  e       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c Daabbe      bd Bce

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE KAYA 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,386 257,730 35 249 249 249 502

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 34 17 29,75 25 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe eBCADAde  EA  bbdBBCCAcADCCBCAeEdcaADACe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal A      a  E  D    E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik       DD          a                     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    Ab d  e E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 4 7 36
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİDEM ÖZTEKİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,166 257,730 3 23 23 23 31

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 2 16,50 83 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 93 14 89,50 75 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcA CDCcBbbA dCECABEeABAD CBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDBAcBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDA     BCDbBCAA AEE ACAAEDBD BaEEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDdBCD ABbBACEADECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YILDIRIM 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,938 257,730 30 222 222 222 410

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 6 1,50 4 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 47 32 39,00 33 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe d BADcA CDCBBCbedbebCdcECABADCCBDCAEcCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDaaeDbdC aDBbEBEBbD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a  D Ec       B    b  c     b e         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen db c D A DB dE eEb B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİN PALA 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,764 257,730 20 111 111 111 157

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 24 10 21,50 54 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 72 35 63,25 53 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcaDAEA ebcCBBCCeBdcCdBCAeaCDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  D eEbBeE BbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDdD bDBCbd BCAAEDEc A A  aedEcaEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen cEDCBDaAcbA BBbEca A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 3 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN BOZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 326,075 257,730 22 119 119 119 170

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 69 30 61,50 51 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe b aADBAaCaCBBCEA AbbCAddCABADCCBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEaADaAC EDBA cEe       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik aCDDd eCdeBCDABCAA AEE    AE Bb Ba  E  e

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aDedCDaABb A EA bCcc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ÇİÇEK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,678 257,730 36 250 250 250 507

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 4 0,00 0 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 39 37 29,75 25 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe e deDcc CDdBBCEedAeECAaECAcecedBDbAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal beEDADa d EcBeEadBbe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  ae eC  BCDce    AE     A  a          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aedc D         a    

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR CİNTAY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 211,856 257,730 37 267 267 267 577

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 24,90 25,23 19,36

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 4 1,00 14 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 32 37 22,75 19 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe eBCAbAeC  EeBcdcCcBCCAcAbCdBaAedbcacDeea

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Matematik Dd BCC D D d BCdb a A Eb                

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen dbDC eaAc edBaC  ae 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 2 5 29
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 4 7 36
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ ÖZBİLGİÇ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,545 257,730 25 144 144 144 220

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 60 20 55,00 46 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCbAEABACcCBBCCABADCCaCAaECDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC baAeEAeDEce EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  AE CC DbDb eB  b B       a             

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D   EAbdc BB E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ATASOY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 355,278 257,730 15 76 76 76 104

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 76 18 71,50 60 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaABC  EA A cCBBdCAcADCCBCAeECDacDACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC  a DEA D bB Ed     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADCb BCCAABCAAEDE  A AB   EE  EE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B Db ebAbdA BBC    A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAVİN İREM CURKA 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,727 257,730 7 41 41 41 56

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 4 27,00 68 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 87 20 82,00 68 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADBA CaCBBCEAdACbCAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAe dDecEcEB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCb BCDABCAbCAEE A  AE BD BaEEE  a

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen bDBeCDEABbBACEAeECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL TEKİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,403 257,730 34 242 242 242 478

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 43 44 32,00 27 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCAaAcC dEe  bbCBBCCAcADCCBCAaECcaAbACe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AceDCdeadDdAaDEDBbEd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik eeE CC Decd   Cdb a  c b   d A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e Dde  Ab dd ebdcB  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 3 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
I ARDA YILDIRIM 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 332,469 257,730 19 109 109 109 154

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 7 17,25 58 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 7 21,25 53 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 72 34 63,50 53 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCeDAc  AbAB aECBBCCABbcdCBdAaECDccDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AcDDCECaADEcBDaaBddB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCCDDAeCcbBCd Aa AAEbEE A AB   EE C  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen caDCcDEAbdA BBeEbBcA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL SEVER 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,915 257,730 5 34 34 34 46

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 0 5,00 71 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 89 16 85,00 71 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBbcCDCBBCEAB bcCABECABADCCBDCAdBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAC bDeAEeEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEed DBdDdBCAACAEE ACA  e D B    EBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E  BCDEABDBACEADEbDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM APAYDIN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,066 257,730 23 129 129 129 186

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 65 25 58,75 49 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCAbAcC AEAB CcCaBCCABADCCBCAaECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC CaADEA DaDd EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik edEBCCDDADC  BCdA aCA E  c        E     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c Db a AbdA  caE dbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAMİL KUMANLIOĞLU 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 363,593 257,730 12 64 64 64 88

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 6 4 5,00 50 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 6 29,50 74 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 2 5 0,75 11 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 81 27 74,25 62 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA CDCBBC AdAeECABECAacbCCBcCAEBCAa

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC dcecE EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEeCE BCDABCAACAEE A AAEDaDeBaEEEEed

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EeccCeaABbBA cAeE DB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KIVANÇ ALTINTOPU 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,718 257,730 6 36 36 36 48

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 4 17,00 57 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 1 15,75 79 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 88 12 85,00 71 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe D C DAcCbA A dCECBBCCABADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CaADEA DEbB Ee     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Dd BCCDDA CdaBCCAA  AAa  E A AB aDEE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDbBDEAD ACBB EDB A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜNEVVER ASLAN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,888 257,730 29 190 190 190 306

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 52 19 47,25 39 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DaacaAcC  EA  bEeBBCCAcADCCBCAcECDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AE  Cde ADEA a DBbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCC D   b cC A   A    E              

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen          dA Be ED  A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SALİH AKÇİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,997 257,730 16 79 79 79 108

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 26 10 23,50 59 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 79 34 70,50 59 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcbedbA bCECBBbCccAcCCBaABECDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCabaADEABDEDBAEc     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik eAEcCCDDdeCdDBCCb BCAAEaEc AdABb DEEBC E

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDbcDEAabA BBbE deA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ FAZLILAR 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,451 257,730 10 58 58 58 78

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 5 27,75 69 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 82 23 76,25 64 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe  AcADeA CDCBBCEe ACECABECABADCCaDCccBeAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaA  EDcAEcEB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCb BCDABCAAbAEcDACAAE BD Ba EE  b

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EeBcCD ABcBda AeEaeB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAİD KAYAOĞLU 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,462 257,730 14 72 72 72 99

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 3 5 1,75 18 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 10 20,50 51 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 80 33 71,75 60 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCaAEAdbCcCBBCCABADCCBCAaECDabDeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCdaDAeEcBDEeBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbeCbeBC AAB AAE Ec A AddeDE cd E

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BaDbdcEAbbAeBBaEDBeA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 352,433 257,730 17 80 80 80 109

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 5 5 3,75 38 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 77 29 69,75 58 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaADBcaCDeBBCddB ebaAecCAceDCCBDCbEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CedDADaACEEDBAEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdE     CDdB d  A c   AAE BDeceEEEEad

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EeBBCDEABbBACEAeECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA DİLBAZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,700 257,730 18 94 94 94 130

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 72 21 66,75 56 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCeAEAB Cb BBCCAcAcCCBCAaECDaADeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdacC CaADbAeDE   E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADCb BC AAaCAAE Ec   AB a E  ba 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen a DC eEA     BCE B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DİNÇ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,959 257,730 33 240 240 240 472

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 2 2 1,50 15 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 39 26 32,50 27 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe   aADcA CbCd Cbb   cCAaECABA CCBDCcceC b

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal  edaAca     B   EBbD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDA      C       Ac     A  a      EEab

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBB a A b      E  a

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 2 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜLEYMAN ERMEZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,301 257,730 4 25 25 25 35

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 94 22 88,50 74 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CbaADcADCDCBBCEAdbCcCAaECABAcCCeDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDbDaAC EcBAEBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEDC DBCDABCAACAEEbA AAEbBD BCEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen becBCDEABDBAadAbECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UBK 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,728 257,730 39 274 274 274 604

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 11 3,25 11 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 17,08 15,07 10,18

Toplam: 120 27 30 19,50 16 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCAbec   E    ECBBCCA AeC B  eEdD cbAaB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal b beb   dDb     d dB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik ebcBa   d bb aCdb BC   D   e Ac C       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 4 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 4 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
VOLKAN TOPALLAR 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 244,494 257,730 31 236 236 236 461

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 43 36 34,00 28 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DeCdDAB  cEe AedCdBCCABADCCaCAadeDaeeAeB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCdaa DdbBDEaeAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DcE  e   eC     b B  e   E   A   ed     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c aa e A     BbE ce 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN YAŞAR 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,615 257,730 24 140 140 140 213

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 61 21 55,75 46 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DceAbAcC  EAdb ECBBCCABADCCaCA ECDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  aADEAeDE B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCa D DC  BC A a AAE E               

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e Dee  Ab d BBaEcd A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 1 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YNS 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 202,680 257,730 38 273 273 273 602

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 30 41 19,75 16 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DBC DAe    A AdECBBadAcAD dBbAadCDacaceB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal eEbeC  DcDd eD addEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik e   a  b  d       c                     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen edDaceaAcdc  dCEbce 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 3 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 5 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 3 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜKSEL EMRE DENİZ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 386,972 257,730 8 42 42 42 57

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 5 23,75 79 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 33 5 31,75 79 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 89 29 81,75 68 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe bdaADcccCDCBBCEedACECAacCAcADCCBDCcadCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDBcEBEeAb     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCbDBCDABCdACAEEaAdAAEDaD B EEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBbDEABcBeCdAbECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER KARAAĞAÇ 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,696 257,730 26 162 162 162 249

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 4 0 4,00 57 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 58 23 52,25 44 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCcDAcC bEA  CECBB CABAcCCBaABECDEADACc

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaeC  aADbA aE   E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik eAEaCCD  a   cC b  bA   E c  AB a       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DC  EAD c  BCEDdbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ERBAY 0 -MS

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 366,955 257,730 11 61 61 61 83

Katılımlar: 39 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,90 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,17 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,69 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,31 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,92 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 14,04 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,03 2,20 1,37

TYT Matematik 40 27 1 26,75 67 17,08 15,07 10,18

Fizik 7 5 1 4,75 68 2,65 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,97 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,36 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 7,98 5,93 4,02

Toplam: 120 80 20 75,00 63 59,87 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaADcAcCDCBBdEc  C aeaECABADCCBDeAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEaADDAa Ee AEBEB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDA De  BCDABCAA AEE A  A   DAB EEE BC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EeB CDEABbBACEA EaDa

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 4 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET TAHİR VOLKAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 307,459 257,730 16 143 143 143 218

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 61 22 55,50 46 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA CDdBBCEe  CECABECccAbbCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAaEEDBAEBEBAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik Cb  bEeCdcBCDA C  CA   A  A cBe         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  b eCa A  B    c    

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 0 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLINUR KARAKURT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,558 257,730 6 16 16 16 21

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 99 21 93,75 78 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADABCbAEAdACECBBCCABADCCBCdaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCEbabDEABDEeBAEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAcCEDBCCAABCAAEDEEDACABeaDEEBbEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEAbEAeBBbEccDd

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NAZ YEĞİT 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,095 257,730 12 83 83 83 114

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 4 0 4,00 40 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 75 22 69,50 58 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcCDAdAe  bCBBCdABADCCBCAadCDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AED C Ca DbABDEbBAEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDD bC  BCCbeBCdAE Ec    BA DE     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen eEDCc  Abc CBBCED cA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENAZ BALTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,684 257,730 5 15 15 15 20

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 3 3 2,25 32 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 98 16 94,00 78 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDCBBCEcdACECABECABADCCBDCcEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbADaACEEDecEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAaDC DBCDABCAACAEEDACAAcDBD BaEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aDeaCD ABDBeCbA E D 

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 2 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR AKÇAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,206 257,730 10 59 59 59 79

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 82 24 76,00 63 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADccbCDCBBdEA eCECAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACaED AEBEBba     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAaDCd BCD   A eA E Ae AEDaD Ba EEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EeBcCDEABbBAbEAeE cd

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA GÜNAL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 302,810 257,730 18 156 156 156 239

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 60 25 53,75 45 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABeDBAbCDCcBaEABA  CABECAaADCCBDdAaeCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAb EDBAddEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik aCDacEbCE BCDb bA CA      AE a          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen    e     DBc  AbE  B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 3 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BADE SU PALABIYIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,312 257,730 13 86 86 86 118

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 72 11 69,25 58 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCDAEdBdCECBBCCABADCCBCABECDcADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaAcEABDEDB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCbDbDC   CCA BC AE                 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DC b Ab      E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN KIZIL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 293,047 257,730 19 174 174 174 268

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 56 21 50,75 42 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe Cd ADBc  bCBBCbcdbaECABdCAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbADaAa bDeAb EB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik aCDDAEDCE  CD B AA A     AA ba  BC c    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a                   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 3 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAR BİRCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,141 257,730 27 277 277 277 615

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 14 9 11,75 39 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 20 10 17,50 44 19,99 15,07 10,18

Toplam: 120 20 10 17,50 15 63,98 56,67 41,71

TYT Matematik CCbDdEcabDBCDbBaA C Ec    eE B  BCdEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 3 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLVİN AVCAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,626 257,730 20 183 183 183 293

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 54 22 48,50 40 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADccDCDeBBaEA ACECAaECABebCCBDCAdBCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDcaADaAa ED AE E        

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC DA eCd  CDAcCAA bE                   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen    e e A b c  e E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA YILDIZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 358,468 257,730 11 71 71 71 97

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 6 18,50 62 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 5 1 4,75 48 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 7 23,25 58 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 78 21 72,75 61 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAcCDCaBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bedaADaAa EDBbEeEBAb     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE C bBCDABCdACAEE AdAca a  BeE EE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen    aCD A DBe    E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ECRİN BİLEN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 399,654 257,730 8 32 32 32 44

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 2 30,50 76 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 91 19 86,25 72 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCDAEAdAbcdBBCCABADCCBCABEdDEADeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC CaADE cDEbBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDdDC DBCCAABCAAE EEDACeBA DEE    

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCcDEAbcACBBbEDcbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENİS BAYDAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,883 257,730 22 243 243 243 480

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 10,31 10,44 8,15

Fizik 7 3 4 2,00 29 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 39 30 31,50 26 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe dABbDcA CaeBBCEABAbcCAdECeBADCCBcCcEBCbD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal beEabDaeCd  eAbB  ea     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Fen EeedCaEA cB    bbC B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERAYE UYAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,512 257,730 9 57 57 57 77

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 6 26,50 66 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 82 25 75,75 63 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe   cADcA CDeBBCEAeAeECABECAcADCCBDCAadCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDAbaA  EDeeb EB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEcC  BCDbBCAACAEE AdAA bBD BaEEc BC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDcBCDEABbBdCEcDECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 2 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSEDA ÇELİK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,839 257,730 26 276 276 276 609

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 19,99 15,07 10,18

Toplam: 120 26 30 18,50 15 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCADAc   bb AbdC BCCdcAbCCBaAcECeceDAbc

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEaDbcbcdDbbBDdcdcEa     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik                   B                     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA KARAKAPLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,743 257,730 23 252 252 252 512

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 39 39 29,25 24 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CeaADBceCadeBCEe ACcCAaEeAcADCdBDdcdaCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEbADadCdbaecEdEBAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik   cDb  b   eD  d d     d  A cB          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen   ceCD   b      E  a

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 0 5 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TAHA KARAKÖSE 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 442,124 257,730 3 6 6 6 8

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 104 14 100,50 84 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaADBADCDCBBdEABAbECAaECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaADaAC EcBAEBEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik aCDDAEDCbDBCDABCAACAEEDACAAEDBDAcCEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EadBCDEABbBACEADECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DENİZ BALCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,954 257,730 24 254 254 254 517

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,31 10,44 8,15

Fizik 7 2 1 1,75 25 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 33 16 29,00 24 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCcDABe  EAebCcCBdaCABAD CBCA c        

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDCdCDADEbeaE B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen cED            d    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 2 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 2 2 18
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR BAHRİŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 459,247 257,730 2 3 3 3 3

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 109 11 106,25 89 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAcCDCBBCEABACECAaECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDBAEBEeda     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACeAEDBDABCEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBCDEABbBACEAbECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAYMAKÇALAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,418 257,730 21 184 184 184 294

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 3 24,25 61 26,93 25,23 19,36

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 19,99 15,07 10,18

Toplam: 120 50 6 48,50 40 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe        CcA A    CBBCCABADCCBCAaECDEADACd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Matematik DcEBCCDDADCdaBCCA BCAAE EE ACAB         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 0 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 2 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ONAT SIRRI ORBAY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 485,387 257,730 1 1 1 1 1

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 30 0 30,00 100 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 40 0 40,00 100 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 116 4 115,00 96 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBADCDdBBCEABACECABECABADbCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADDACaEDBAEBEBcD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBCDEABDBACEADECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAUF KASIMOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,953 257,730 15 139 139 139 212

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 22 5 20,75 52 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 63 27 56,25 47 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCaAbd ACbeBBbCABADCCBCAa CDEAcAda

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdDeCECaADEAeDaaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbcCdaBCCAeBCAAEDE    AB         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen ccbac               

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 3 8 27
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL TORAMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,883 257,730 17 147 147 147 224

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 2 0 2,00 29 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 59 17 54,75 46 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcC  EAdbbbdBBCCAcADCCBCABcCDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCECaAcbA DE   Ed     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEeC  DA Cd aCCA B    DE    A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D   EA       E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜEDA COŞAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 342,320 257,730 14 93 93 93 129

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 7 14,25 48 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 2 1 1,75 18 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 4 2 3,50 50 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 73 24 67,00 56 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe edCADAaCDAEAa  bCBBCCAcADCCBCAaECcEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CaADEcBDEDB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdaBCCbDbb d  CCAAB AbEDEE A  B aD      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DCBeaAbad Ba ED  A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 3 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR GÖKTAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,219 257,730 25 269 269 269 584

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 5 8,75 22 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 19,99 15,07 10,18

Toplam: 120 26 16 22,00 18 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe   BADcc CDbaBCEAd C                     

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDAcaA                 

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  DbEeCd aCD e  AdAE    Acc    c       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 1 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 1 2 9
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 1 0 17
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 2 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR KO CABAŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 404,173 257,730 7 27 27 27 38

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 7 1 6,75 68 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 7 29,25 73 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 8 10,00 50 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 94 24 88,00 73 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEAdACECBBCCABADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCaaaADEcBDEeBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAbCbaBCCAcBCAAEDbEDACcB  DEEBeEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BcDCceEAcEACBBaEcdbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT USTA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 432,956 257,730 4 10 10 10 13

Katılımlar: 27 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,93 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,30 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,83 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,23 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,31 10,44 8,15

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 16,51 12,87 8,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,48 2,20 1,37

TYT Matematik 40 37 3 36,25 91 19,99 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 2,49 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,44 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,82 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 7 11,25 56 6,76 5,93 4,02

Toplam: 120 102 17 97,75 81 63,98 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBADCaCBBdEABACbCABECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC EDBAEeEBca     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEcACAAEDaDABaEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EecBCDEABDBAecAbEaDa

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS SOLAK 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 422,108 257,730 1 14 14 14 19

Katılımlar: 1 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 33,00 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,50 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,75 10,44 8,15

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 25,00 12,87 8,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 10,00 2,20 1,37

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 35,00 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 4,50 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 6,00 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 15,00 5,93 4,02

Toplam: 120 98 17 93,75 78 93,75 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCADAcCaAEA ACE BBCCAcADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC CaADEcBDEae E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADCbDBCdAAaCAAaDEEDACABACDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen cEDCBDdADddCBBCEDBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 1 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALANUR DEMİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 316,519 257,730 11 130 130 130 191

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 65 26 58,50 49 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEAB bECBBbCAcADCCBCAeECDEADACe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADEceDEaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Dd BC DDAee   CCbAaC   bE    bd aD      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c D  c Ab    BbED be

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYTÖRE DEMİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 347,781 257,730 6 88 88 88 121

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 73 15 69,25 58 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAcCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEdCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CcEaADaACEEDBbEBdBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a DDAEDC  BCD BCb CA   A  AEDB     a    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen b  cCD A      A  a  

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNA YKORUKMAZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 272,518 257,730 18 205 205 205 346

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 49 22 43,50 36 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcA CaCBBCEcedCcCbaECAcADCCBDCcaBCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaA b DeAEBEBA      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  a   C   CD      A                    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a  e D A bBd aA c   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 1 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 0 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇETE 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,177 257,730 3 74 74 74 101

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 77 20 72,00 60 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEABACECBBCCABADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDC CaADEAeDEaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAE CCDDA C  BCCA aC AEaE  d A  a       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen ebDaB aAbbA BBaEc c 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE ÇETİNKAYA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 373,205 257,730 1 56 56 56 75

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 81 14 77,50 65 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDCBBCEcBACbCABECABAcCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaACEEDeAEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdE    BCD BCAA AE  ACAc  B          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E  eCD ABDBc cAbEbD 

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DENİZ GÜLER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,606 257,730 9 112 112 112 159

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,61 10,44 8,15

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 65 10 62,50 52 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaADBAcCDCBBCdA  CECABECAcADCCBDCcEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDBAE EBeD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Fen Ee BCD ABDBACEAbEaDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AKBOĞA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,357 257,730 16 175 175 175 271

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 58 31 50,25 42 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CAaeDBAbCDCBBCEABeCbCAaEdAcADCdBDdcdeCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdaADDAabED cEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  DdEDd  BCDeB  A A   A  b bB          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a ddCD A bB   dcbd B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR EFE GÖNÜL 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 312,582 257,730 12 135 135 135 203

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 9 16,75 56 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 6 -1,50 -15 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 15 15,25 38 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 67 39 57,25 48 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcebAEcBACEdBBbCAcAcCdBaAeECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AcDDCECDADbABDEecbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAcbEaBCCbeaCdAEDE bA cde ed  ea 

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e bdecaA    B bE  eA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE HAN GÜLMEZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,339 257,730 14 157 157 157 242

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 59 23 53,25 44 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe bAdADBAcCDCcBaEcBA cCABECABA bCBDCAcBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CbEDADa CdEDeAb EB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdED c  CDbB   CA   A  A b    a  c   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen     CD cBDBd       e

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEM ŞİMŞİR 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 324,428 257,730 10 121 121 121 174

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 65 16 61,00 51 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCDAEAaA bCBBaCABADbCBCABdCD cDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC aaADEbBD bB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAE CC Db  d BCCAABC A                  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen  cDCe EAb A    E B  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ ÖZKAYA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,683 257,730 17 191 191 191 307

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 52 18 47,50 40 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBC DAce AEABA cCBBaCABADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CadDbdBcEcB d      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D E CC D  C   C A      b    C           

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen aE  d aAb           

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN DARCAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 350,339 257,730 4 82 82 82 113

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 73 14 69,50 58 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCDAEAeACbCBBCCABADCCBCABECDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC aaADbABDEDebEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdE C DDAc    CCA            Ae   E     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B eCBa ADEA BB ED  A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA BENGİ YERLİYURT 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,198 257,730 8 97 97 97 136

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 6 0 6,00 86 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 4 3 3,25 46 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 70 16 66,00 55 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAcC AEA ACECBBddABADCCBdAeECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADE BDaDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DeEBCC D  C   C A a   a      cd         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBD AbdeCBB E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ŞEKER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,587 257,730 15 163 163 163 250

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 1 4 0,00 0 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 60 29 52,75 44 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDeBBCEA  bbCAaECAcAcCCBDCAaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDcDADa CEEDeA BEeAc     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC DdEead BCDbBC A A     cA b  b        

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  bda DEA bede   Ea B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN  EFE BODUROĞLU 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,666 257,730 7 95 95 95 134

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 1 3 0,25 3 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 7 14,25 36 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 72 22 66,50 55 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEAB CcCBBCCABADCCBCAaEbDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaAcbbBDEDeAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCaDDA C  BCCA BC b b     ABe    ce  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DCc aAb    BaE B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN İKİZ 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 306,544 257,730 13 145 145 145 221

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 59 15 55,25 46 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABC AEAa bECBBaCAcADCCBCABECDccDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCdaa DEAeDE e E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik D EBC  Db C  BC A BC AEbE    A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen        A    B     b 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE AKGÜN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,957 257,730 20 246 246 246 488

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,61 10,44 8,15

Toplam: 120 37 22 31,50 26 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe cBbADAceadEAeddcCBaCCABADCdBaAecdDdAcACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADbABDEeBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜRKÜ MERGEN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 348,928 257,730 5 85 85 85 116

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 1 14,75 74 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 73 17 68,75 57 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDCBBCEAeACbCABECAcADCCBDCc BCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAa EDBAbBEebD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEcd   CDd    CA      A     e   E   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EaBBCD ABDBACEADE   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UTKU ERDEĞER 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,247 257,730 19 234 234 234 456

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 42 29 34,75 29 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAca  EA  CEeBBaCccAcCdBCAeECeEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AcaeCdCDADddaDa eAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBaCDa      CeA                       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen eda  b A       d    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 3 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KARA 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 364,231 257,730 2 63 63 63 86

Katılımlar: 20 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 29,68 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,94 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,58 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,98 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 12,61 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 10,65 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,04 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 10,61 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,66 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,58 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,45 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 5,69 5,93 4,02

Toplam: 120 78 15 74,25 62 58,59 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAaCDCBBCEABAbECABECABADCCBDCAcBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAa EDBAE EBAb     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAd Cb cCDABC AdA      Aa B          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  D eCD ABbBA  ADECDe

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 3 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ADA YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 393,883 257,730 4 39 39 39 51

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 40 0 40,00 100 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 27 4 26,00 65 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 87 8 85,00 71 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC EDBAE EBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdE b DBCDdBCAACA E A AAcDB  B EEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen   eB   A bB   A     

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 11 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 6 2 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ ANIL ERDEM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,400 257,730 20 150 150 150 228

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 57 9 54,75 46 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAcC  Ee   E BB CAcADCCBCA ECDEADAC 

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal A aeCEC ADE eDE  AE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBC  D e    CCA BC  E  E  CA   D      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   Db   A       E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 1 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BİLİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,402 257,730 40 264 264 264 562

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 11,11 10,44 8,15

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 29 17 24,75 21 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBadaAc   ae A bCBBCCcBAc CdCAeECDacD eB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC  DeDE      AEd     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 2 4 29
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 4 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA ÇEKİM 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,326 257,730 23 165 165 165 252

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 7 12,25 31 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 58 21 52,75 44 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAca  cA AeECBBCCABADCCBCAacCDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC aaAeEAeDEDBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdE C DDbeC  BCdb aCAAc E  A A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen        A    c  E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ELİF ELBİRLER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 305,883 257,730 19 147 147 147 224

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 8 6,00 15 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 60 20 55,00 46 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCDbEABAaECBBCCABADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDcCECaADEbeDE B Ee     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik Dd  CC Dbbdd   dAAa  A  E    e          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e a    A     B E d  

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI OSMANBEY 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,601 257,730 28 203 203 203 340

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 50 24 44,00 37 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe eAabDae CDCBBCEAcACEaAacCABADCCaDCAaaCAa

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDdDADaACEEDeAEaEBAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  D Ead  B  b CAbC         Da          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D c            

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 3 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA SU YAVUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,800 257,730 43 278 278 278 618

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 24 28 17,00 14 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe baeAbAc    A   abaB CAcADbCBacaEeDac AeB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  a Dbce   B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  d    D b   aaa   a    D                

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 2 7 18
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 0 2 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEGÜM KIRTOK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,793 257,730 15 125 125 125 181

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 12 10,00 33 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 17 14 13,50 34 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 67 28 60,00 50 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCeAbAB abeBBCCABADCCBCABECDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bdeDC CaADEABDEDB Ee     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik eAEBaCDDbbadaaC Ada AA bEc A ABea E BC  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen  cDe   Ab      E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 3 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 2 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELEN SARI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,968 257,730 21 160 160 160 247

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 59 24 53,00 44 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CAcADcAcCbeBcaEABACbCABECAcADCCBDecaeCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAaEaDBAEBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C DDAEe    CDA CAACA      c  B  B       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D c b    Abd   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA ORTA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 333,394 257,730 12 108 108 108 153

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 8 17,00 43 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 69 18 64,50 54 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcAeCDCBBCEABACECABECAcADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEaADDAa EDebEBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDdEDdb BCDdBCA  AE    AAb B eBeE   c 

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen                 E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 2 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA YÜREKLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 396,472 257,730 3 37 37 37 49

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 89 14 85,50 71 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEABACcCBBCCABADCCBCABECDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CaADbccDEDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA b DBCCAABCAAEbEE ACAB  aEEB   

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   DC DaAb A  BaE B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN BİLGİN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 311,598 257,730 18 136 136 136 205

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 3 2 2,50 25 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 61 16 57,00 48 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe dABAeBecCDCcBCEAdACECA ECABADCCBDCAEcCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAC Ec AbBEB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik  CDDA eC   C  B    A      AE BD BaE d   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen   e CD   c     e    

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 1 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 0 33
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAY YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,321 257,730 31 207 207 207 358

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 49 24 43,00 36 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAce cEAdbebCBBCCABADCCBCABECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdaDC  aAebeeDdaB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DeE CC DAcd  BCCA B    bb       aD      

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞA AYAR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,027 257,730 25 169 169 169 262

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 59 30 51,50 43 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCcAdeBACbCBBaCAcADCCBCAaEeDadDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCEaaADEABD aecEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBaCbDbaC  BCdA a A  bb    e  eeE     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e D   b        E BeA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE CİHANKAYA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 237,260 257,730 36 245 245 245 485

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 38 26 31,50 26 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe   aADBc CDCBBCEAebeEaAaECABAbCCaDCAacC  

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal C EDADaAa d  Ab E        

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik  a  b ee  BdD      b        Da          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen b    a A bB    bE   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 2 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 1 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,848 257,730 10 104 104 104 147

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 70 19 65,25 54 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADABCcAEA bCECdBCCAcAcCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDCdCaADEAeDEaBAdB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCC DADC  BCCA BCAA  E  A A  C       

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen      D cb c  B E ce 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 207,535 257,730 42 271 271 271 588

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 28 26 21,50 18 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CdBADcc bDCBdCdA bC CAaECAa eCCB        

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDDb  aDd bBEdb      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a be Eeed          A                    

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen be                  

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 2 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 3 2 27
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 0 3 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 1 2 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELA SEVER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,003 257,730 26 171 171 171 264

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 57 21 51,75 43 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAcacAEeBAdceBBaCAcADCCBCAaECDdADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AbDDCECabDEb DEDBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADa   C b a AAE E    e          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen        c            

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANAZ ETYEMEZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 334,173 257,730 11 106 106 106 150

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 68 14 64,50 54 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAcCDdEA AbbCeBCCAcADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AE DC  cAeEbBDEDBAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBaCDDADCE BC AAaCAA Dc    A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    AD      E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,123 257,730 29 204 204 204 344

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 3 4 2,00 20 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 10 10,50 26 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 52 33 43,75 36 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CbBAaBc CDCeBCEAaACECAaECAcADbCBcCAEcCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDAeDd  aDebEdEdca     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCeeAa ab  CDbBCA  A     A       baEEEab

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aDe  D    B         

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 1 3 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 3 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BUSE ÇELİK 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,860 257,730 5 43 43 43 58

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 1 30,75 77 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 86 15 82,25 69 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcADCDeBBaEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAb EDebEcEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE C DBCDdB AACAEE ACAA  BDAB EEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a   CD A bec dA Ea  

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TEZER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,332 257,730 32 212 212 212 373

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 48 25 41,75 35 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCcDAcC bEedceECBBCCAcAD CBCABECDEADACe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AcaDCE acDbe  Ea AE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DbEBC aDAab c d   B  A       A e        

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    A     B    a 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 2 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
FULYA TOPRAKÇI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 328,500 257,730 13 115 115 115 164

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 67 18 62,50 52 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCeAEAdACECBBaCAcAbCCBCAaECDccDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CDADEABDEaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBC bDA da  C bca AA  EE   A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D  e Ab A    E   A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL BATI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 298,990 257,730 24 166 166 166 253

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 57 17 52,75 44 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdADBAeCDdBBdEA Ab aA EdAcADCCBDdA cCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAC ED   eEBA      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDe E e  BCDABCAACdE     cE B  B   E  C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 4 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLÜMSER 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 336,388 257,730 9 103 103 103 146

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 71 22 65,50 55 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdADcAcCDCBBCEABbCcCAaECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEaADaAaEEDeAEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDC cBCDABC ACAE  A  e     c       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen d dedDbA bB   be    

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YALÇIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,678 257,730 39 263 263 263 553

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 36 40 26,00 22 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CcaADcA bDCBBadedbeEaAadCAdAaCCB CAdBC  

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDbDaACd  B Ed BAb     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik a cD    d       c    cb C bd  D         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen de cdaEc bec d   b B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 3 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 3 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 2 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEMAL HORUZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,964 257,730 17 128 128 128 185

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 6 16,50 55 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 4 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 10 16,50 41 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 66 28 59,00 49 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcAcCaCBBaEABdCcCdBECABA CCBDaAEBCAa

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaACdED AEeEeAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDdcbC  BCDAB AcCAEEa  AAE Be da    Bb

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  D e D A aB       c 

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 2 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE NAZ ARSLAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,777 257,730 8 98 98 98 139

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 72 22 66,50 55 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CAdADcceCDCBBCEAB bECABECABA eCcDeA BCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEaADaAC ED Ab EBAe     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik   DDAEDC  BCDeBCAbCAEE AeAAEb   BaEEEE C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen   e  D A bBd  ebE   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖNEMLİ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,694 257,730 34 226 226 226 423

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 11,11 10,44 8,15

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 44 24 38,00 32 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCcDAc        bCcBCdABAaCCaCAaECDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCECaADbAecEDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen aaDCceEAb    BaEeced

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE YÜKSEL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,585 257,730 2 28 28 28 39

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 92 17 87,75 73 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADeA CaCBBCEABACcCAaECAcADCCBDCAEBCcD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEaDBAEeEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEDC cBaDcBCAACAEE A AAEDBDABaEEEE b

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen E  cCD ABbBAC ADE  c

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 299,877 257,730 22 161 161 161 248

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 57 16 53,00 44 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcC  EcdAbEeBBCCAcA CCBCAaECDEADACe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CaADEAeDEDB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEeCC D ea b C A BCA        A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen        A       d    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ OKKA 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,107 257,730 30 206 206 206 352

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 49 24 43,00 36 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe  ABADcd CDaBBCbAdAdaCAcECAcADbCBDCcEBCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CedDADacC ED eEaEBbc     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC DdE e   CD e   CA      A  aD         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      D A        E   

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ KILIÇ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 234,656 257,730 37 247 247 247 494

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 35 17 30,75 26 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe   BAccA CbC  CE  A  C adCABADCCBDdAacC D

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal bDEbADa Cd     eEB D     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC  bE  a  CD  a   A      e             

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 2 4 29
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 4 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 0 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 1 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
RAMAZAN SAKMAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,154 257,730 44 279 279 279 620

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 14 2,50 8 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 6 14 2,50 6 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 29 50 16,50 14 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAcC bbeadebeceeCAccDCdBCAdaabacDcee

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEDDCaCaADEbaccadcbB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DddBabeDcDdceBCeddab                    

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 2 9 18
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 4 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 1 4 11
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA ÖZMEN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,464 257,730 14 123 123 123 176

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 3 3 2,25 23 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 26 3 25,25 63 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 67 24 61,00 51 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCAbAcCcAEABAecCBBCdAcAbCCBCeaECDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bEaDCaCaADEbeDEaB Ed     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA C  BCCA BCAAE EE A Aa a EEBe  

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen      a A    B       

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA TÜRKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 215,827 257,730 41 266 266 266 568

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 32 31 24,25 20 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe   aADBA bbbBdCEe  bcCbBcCccAcdCaDCAaeCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal beEDAcabaddDBAEdEe       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  D      B D    bd E                   

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen          bB    a    

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 2 4 33
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 9 2 1 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİMA YILDIZ 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,585 257,730 33 216 216 216 393

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 46 24 40,00 33 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe bAaADBAcCDdBBCEA  CECAeEbAc cCCBDCAEcCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDabC aceAbaEeAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik  C DdEe    CDA   ACA      d  aD         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM SUCU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,793 257,730 1 24 24 24 33

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 4 22,00 73 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 94 21 88,75 74 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCDAEAeAbcbBBCCABAbCCBCAcECDEADACd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCEbDADEABDaaBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAbC DBCCAABCAba EE AeAB aDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen dcDCecEAb eCBBCEDBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 2 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ YALI 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,316 257,730 35 230 230 230 437

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 12,76 15,07 10,18

Toplam: 120 42 21 36,75 31 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCA AcC AEc   EeBBCCAcAcCCBadaEeDcceAe 

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  aADEAB E BAE      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdE C  D Dbb  C b BC A       e          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 4 6 36
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EGE ERBİL 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,725 257,730 16 127 127 127 184

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 65 24 59,00 49 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADBd CDbaBCEA  CECAaECAcADCdBbdAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAaE DBAEBEBAa     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CaDDAE Cd BCDb C A A      eabaD         

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aDcdeD ABbBd  A E  B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT MERCAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 225,594 257,730 38 262 262 262 537

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 11,11 10,44 8,15

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 34 26 27,50 23 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DdedbAcC  dA ACbCBBCCccAaCCaCeeECDdcDACd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bdDeC CaADEc D  B EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Fen caD   bAb    B    b 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 3 4 43
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA İKAN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 277,756 257,730 27 196 196 196 321

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 52 27 45,25 38 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAcC AbAdb ECBBbCAcADCdBCAaECDccaACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AdDDCE aADEceDaeBbEa     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEeC  D aC   CCA aCA  b                

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c DC  bAc    B      

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 3 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AYDIN 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 344,638 257,730 7 91 91 91 126

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 0 19,00 48 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 71 12 68,00 57 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaABCDAEAdAbECBBaCAcADCCBCAaECDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDC CDADEcebEDBbEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA C   C A B A EDE  A A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    AD    B E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KÖROĞLU 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,926 257,730 6 66 66 66 91

Katılımlar: 44 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 25,38 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,65 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,36 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,46 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,64 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,11 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,38 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,38 2,20 1,37

TYT Matematik 40 22 3 21,25 53 12,76 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,76 1,99 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,01 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,70 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 2,48 5,93 4,02

Toplam: 120 78 16 74,00 62 51,72 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCAbABCeAEA eCbCcBCCABADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECDADEABDaeBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEcCCDDADC  BC AABCA bDEE A     Dd     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e DCB EAb e      ee 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAHATTİN TALHA ÖZEN 21175 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 308,327 257,730 1 141 141 141 216

Katılımlar: 1 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 25,75 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,04 1,62

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,00 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,00 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 16,25 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,00 2,20 1,37

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 17,25 15,07 10,18

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,75 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,65 1,10

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 5,93 4,02

Toplam: 120 60 17 55,75 46 55,75 56,67 41,71

TYT Türkçe DdCAbABC AE a acCBBCCAcAcCCBCABECDccDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADEb aE B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCC DbeC  BC A B AAE E  Aa     E     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D   b      B E    

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 0 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ÇOLAKOĞLU 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,005 257,730 27 75 75 75 102

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 22 7 20,25 51 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 77 22 71,50 60 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAc   EA   ECBBCCABbcCdBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADEABcEbBAEc     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAbCbaBCd caCAAEDEEDA cB         

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BcDCceEAcEA BB E dD 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 1 2 33
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET DOĞANAY 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 385,694 257,730 18 44 44 44 59

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 6 0 6,00 86 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 3 15,25 76 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 84 11 81,25 68 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcADCDCBBCEAdACbeAaECABADCCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACEEDBAEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE                        DABaEEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBbDEAB BACEAbECDc

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 0 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ KAAN KARAABALI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 356,295 257,730 26 73 73 73 100

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 5 2 4,50 45 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 5 26,75 67 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 77 23 71,25 59 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAc   EA d aCBBCCc  cCdBaA ECDEcDAeB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeCaCaAD ABDd   EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAeC DBCCe B AAEDEE AdAB  eEEcC E

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen aEDCBDEADcA BBCEDebA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 3 64
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YASİN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 435,867 257,730 5 8 8 8 10

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 102 15 98,25 82 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcAaCDCBBaEAB CECABECAcADbCBDCAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaACacDBAbBEBdD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEcCdDBCDABCAACAEE ACAAEDBDeB EEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBBbDEABDBACEAbECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPER ARSLAN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 354,423 257,730 28 77 77 77 105

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 6 22,50 75 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 7 3 6,25 63 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 9 28,75 72 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 80 37 70,75 59 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABC  EAabebeBBbCeBADCCBCAecCcaADbCe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaeC aaADEbcDEbdcEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADCdDBCCbABbAAEbEEaAeABeaDEEcCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BcDCBDEADEAaBBaEcebA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 6 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYBİKE GÜNEŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 291,585 257,730 44 176 176 176 274

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 5 23,75 59 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 5 1 4,75 68 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 52 11 49,25 41 65,86 56,67 41,71

TYT Sosyal AEDDC CaADEABDE B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEeCCDDA C  BC AABCAAEDEc A A   aEE bEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BaDC DEAccACBB E abA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 0 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA MOLLA 11208 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 411,359 257,730 10 21 21 21 28

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 4 30,00 75 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 95 20 90,00 75 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCDAEABAbECBBCCccADCCBCAeECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal bcaDCdaaADbABDEDBbEe     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDdaCEDBCCAABCA a  E ACABA eEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCeDEAbEACBBCEDBeA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN ADIGÜZEL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,768 257,730 50 224 224 224 415

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 1 0 1,00 14 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 44 21 38,75 32 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAc   Ee    eBcCCAcAcCCBCAaECDEADbCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal cdeeC aDADEA aE   E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik  dE C D b C  BC b     cbE               

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen   D    d    BB E  b 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 3 64
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 1 0 17
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 5 1 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 0 33
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BELİNAY DAĞLI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,930 257,730 32 100 100 100 142

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 6 2 5,50 55 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 31 5 29,75 74 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 72 26 65,50 55 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCaAbc b EbB aCABADCCBCAaECDacDeCe

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AE e   a  Eb D  B EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDAbed BCCAABCAAEDEE ACAB C EEcCEa

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BaDe  bAbaA BB E BeA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 2 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT AK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 406,017 257,730 12 26 26 26 37

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 20 8 18,00 60 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 7 2 6,50 65 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 27 10 24,50 61 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 1 5,75 82 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 94 23 88,25 74 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADABCDeEAeACbdBBCCABADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AbDDCECaADEAcDEbBdEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEBCCDDdDCbeBCCA aCAAEeEd AdAB aDEEBdEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDaAcEACBBaEDBaA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK ÖZYÜREK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 361,534 257,730 24 67 67 67 92

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 77 15 73,25 61 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe  ABADcAbCDeBBCEA   ECABECAcADdCBDCA BCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEabDaAC ED AEB         

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDA bC  BCDbBCAACAEE A AAE Bc B       

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EaBcbDEAB BcC A ECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 1 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA ELVERİŞLİ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,406 257,730 35 113 113 113 160

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 18 8 16,00 53 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 2 0 2,00 20 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 20 8 18,00 45 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 70 28 63,00 53 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcA CDCBBC AB C CAaEC aADCdBDCcaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEa DaAC EDBccBEB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDcEbC e CDABCAACAbc Ad AEba     E   C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDecCbbABbBA  dbECae

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 2 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 0 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 444,554 257,730 3 5 5 5 6

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 9 1 8,75 88 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 105 14 101,50 85 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAcCDAEAdACbCBBCCAcADCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCECaADEABDEeB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADdEDBCCAABCAAEDEEDACABAeDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen cEDCeDEAbEeCBBCEDBeA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 2 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 1 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK ÇIVGIN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 383,735 257,730 19 47 47 47 63

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 8 0 8,00 80 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 5 2 4,50 64 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 87 25 80,75 67 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe eABADcdcCDCBBaEcdACEaAeECABAcdCcDCAEdCeD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaAb EaBcEBEBAD     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE  E BCDAB AACAEcDAC AEDBD B EEEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDaeCDEABbBAaEAbECcB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 4 2 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇAĞAN KILIÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 309,795 257,730 38 137 137 137 210

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 2 4 1,00 10 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 25 9 22,75 57 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 1 4,75 68 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 66 41 55,75 46 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe eeBADcAaCDCaBbE cbdcabaECABcDCbcDeAcBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADacd bbeAEBEBde     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAEeC bBCDABaAACAE DAecAEDBe  e  cEBd

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aD ceD ABDBc EA Eb B

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 1 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 3 3 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 2 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CELAL SERDAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 410,302 257,730 11 22 22 22 30

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 1 21,75 54 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 7 0 7,00 70 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 32 0 32,00 80 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 90 3 89,25 74 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe D C DABCbAEAB C    C    D  BCA    EADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC CaADEABDEDB EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDA CE BCCAABCAAEDEE   AB  DEE CEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 0 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 5 0 45
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 0 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 3 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 6 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 0 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN ÇAKMAK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,013 257,730 42 170 170 170 263

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 1 3 0,25 4 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 3 1 2,75 39 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 57 23 51,25 43 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAbAcb A   bCbCBBCCAcAeCCBCABECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC ea DEA Da e EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEaCCDDbbCa B  A                e     d

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen e D ee Ab   BBaEDBD 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İBAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,648 257,730 49 223 223 223 411

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 1 0 1,00 10 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 2 3 1,25 18 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 2 0 2,00 29 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 46 28 39,00 33 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAcA   Adeaba CBBCbAcADCbBCAaEdDEADACa

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEbDC  a Db B   ecEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik De Ba  DAe d BC b a  A b     A    E     

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen c DCc bAD      E  c 

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 3 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 3 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 2 2 33
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 2 0 22
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLİN İKRA SEZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 380,816 257,730 21 51 51 51 68

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 0 23,00 77 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 1 1 0,75 8 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 3 4 2,00 29 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 83 11 80,25 67 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCDAEABACECBBCCAcADCCBCA cCDEADeCB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal  EDDC CaADEAB EDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCC DADC  BCCAABCAA  EE A ABb        

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen aabCcDEAD c    E B A

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 1 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 0 0 0
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 7 0 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERİN YETİŞEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,034 257,730 48 219 219 219 399

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 1 0 1,00 14 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 45 21 39,75 33 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe  AdADcA CDaBBCEc ACbaAaECAcADCCBDeAEBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADacC ba A  Ee       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik dC DdE Cd BCD    c        A  c          

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen      a A            

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 5 55
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 2 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 3 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE BİNGÖL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,219 257,730 46 178 178 178 280

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 1 2 0,50 7 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 55 21 49,75 41 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DaCADAcC   A  CcCBBCCABADCCBCAaECD cDACd

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AE eC CD DbABDEaB E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DdEcbCDD  C  c  A BCAAE E    e          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen a Da    bE   e  e ae

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 7 4 64
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 0 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 7 1 78
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 1 1 33
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECEM ERKİL 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 335,560 257,730 34 105 105 105 149

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 0 0 0,00 0 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 4 1 3,75 54 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 68 13 64,75 54 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCAaAc  AEAdACbCBBCCAcADCCBCAaECDEADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDeC  a DE   E B E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDb CdD C AABCA E E    A          

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BaDC D AbdAC B      

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 6 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇARIKÇI 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 381,811 257,730 20 49 49 49 65

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 5 0 5,00 50 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 28 2 27,50 69 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 2 2 1,50 21 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 3 2 2,50 36 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 84 14 80,50 67 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe C BADcAcCDCBB EABA ECABdCABADCCBDCcaBCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADaA  EDBAEBEB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDDAE C DBCDABCAACAEc A AAE a  B EE E C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen a B eD A bBAa ADEbD 

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 2 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 1 82
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 1 0 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 0 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NAZ BİRİM 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 478,826 257,730 1 2 2 2 2

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 39 0 39,00 98 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 114 5 112,75 94 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcCbAEABACECBBCCABADCCBCABECDEcDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCaCaADEABDEDBAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADC DBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 7 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF SUDE TÜRK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 431,999 257,730 7 12 12 12 15

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 10 0 10,00 100 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 5 2 4,50 64 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 101 16 97,00 81 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DcCADAcaDAEABdbECBBCCAcADCCBCABECDacDACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEDDCbCaADEA DE BAEB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDADCbDBCCAAaCAAEDEE AdABACDEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEAbdACBBCEDBbA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
VERİ 2 2 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 5 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 1 1 50
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE AKKOYUN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 337,635 257,730 33 102 102 102 145

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 3 1 2,75 28 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 3 3 2,25 32 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 70 18 65,50 55 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe CABADcA CDCBBaEA A ECABECABbDCCBDC      

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAbEEDBbEBEB a     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CC DAE C  BCDbB A CA   A AA bB  Ba E   C

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen  edcCDEABbBA  dbE  e

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 0 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 2 55
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 0 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 4 0 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ACAR 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 375,884 257,730 22 55 55 55 72

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 23 5 21,75 73 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 9 0 9,00 90 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 32 5 30,75 77 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 7 0 7,00 100 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 1 2 0,50 7 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 83 18 78,50 65 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCADAcC  EA ACEaBBCCAcbDCCBCAeECDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDCdaDADEAcDEa  E      

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbeCaDdCCAABCAAEDEc A ABA DEEBCEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen BEDCBDEAbc          

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 1 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN BAĞRIYANIK 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 403,115 257,730 13 29 29 29 41

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 0 15,00 75 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 21 8 19,00 63 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 8 1 7,75 78 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 29 9 26,75 67 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 6 0 6,00 86 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 6 1 5,75 82 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 18 1 17,75 89 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 91 16 87,00 73 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe  ABADcA CaCBBCbc  CECAcECAcADCCBDCA BCAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CDEDADDAC ED AE EB       

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDedEedbDBCDAdCAACAEEDAC AEaaDABa EEEBC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen EDBB DEABcBACEADECDB

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 5 1 71
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 9 2 82
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 6 6 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 0 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 2 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 8 1 89
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 1 1 50
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 2 1 67
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 2 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
Yaşam 2 2 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN DEMİRDİZEN 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 251,464 257,730 51 231 231 231 440

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 9 11 6,25 21 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 1 4 0,00 0 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 10 15 6,25 16 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 2 1 1,75 25 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 1 1 0,75 11 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 46 39 36,25 30 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe bdcADBA CDdBBCde AbECAeEbAcde C DCAEcC  

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAed DcAEdEBe      

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik C  DdEeedeB Dbc   CAE c   cEaaD a   d ce

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen aD   D e  B    bE  d

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 6 0 86
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 6 3 55
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 1 2 33
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 4 1 67
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 4 1 67
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 9 4 1 44
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 1 0
MANTIK 3 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERSİN AKKOÇ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,395 257,730 39 152 152 152 234

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 21 9 18,75 47 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 7 0 7,00 100 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 64 41 53,75 45 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe CABAbeA CbCcBbdA AbECABdCcceDCCBDCcEBdAD

Cevap Anahtarı B CABADBADCDCBBCEABACECABECABADCCBDCAEBCAD

TYT Sosyal CeEDADaAeE aaAbeEeda     

Cevap Anahtarı B CDEDADDACEEDBAEBEBADCDCBC

TYT Matematik CCDeA bb  BCDbBaAA AEE    AEbBDeBaEE  cC

Cevap Anahtarı B CCDDAEDCEDBCDABCAACAEEDACAAEDBDABCEEEEBC

TYT Fen Ee ceaaABDBACE bEabe

Cevap Anahtarı B EDBBCDEABDBACEADECDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 8 3 73
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 2 1 67
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 1 1 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 3 1 50
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 5 2 56
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MODERN ATOM TEORİSİ 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
Yaşam 2 0 2 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ KANGURU TYT-6 (KNGR-6)

MANİSA / YUNUSEMRE / KEP AKADEMİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESLEMNUR KARATAŞ 0 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,387 257,730 23 60 60 60 80

Katılımlar: 59 286 286 286 753

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 24,67 25,23 19,36

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,69 3,48 2,76

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,08 2,04 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,71 2,61 1,82

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,41 2,32 1,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 10,89 10,44 8,15

Matematik-1 30 25 4 24,00 80 17,27 12,87 8,81

Geometri 10 5 3 4,25 43 3,81 2,20 1,37

TYT Matematik 40 30 7 28,25 71 21,07 15,07 10,18

Fizik 7 3 0 3,00 43 3,24 1,99 1,30

Kimya 7 2 1 1,75 25 3,67 2,29 1,63

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,34 1,65 1,10

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 9,24 5,93 4,02

Toplam: 120 80 16 76,00 63 65,86 56,67 41,71

TYT Türkçe DBCeDAB   EAeA ECBBaCABADCCBaABdCDaADACB

Cevap Anahtarı A DBCADABCDAEABACECBBCCABADCCBCABECDEADACB

TYT Sosyal AEaDC  D  EABDE B EB     

Cevap Anahtarı A AEDDCECDADEABDEDBAEBCBCDC

TYT Matematik DAEBCCDDbbCdDBCCAABCAAEbEEDA AB a EEceEE

Cevap Anahtarı A DAEBCCDDADCEDBCCAABCAAEDEEDACABACDEEBCEE

TYT Fen B DC   Ab   B  E  cA

Cevap Anahtarı A BEDCBDEADEACBBCEDBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 7 4 3 57
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 11 10 1 91
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 3 3 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 6 5 1 83
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 1 1 0 100
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYET TARİHİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
DEĞİŞİM ÇAĞINDA AVRUPA VE OSMANLI 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 2 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 0 0
KUR'AN'A GÖRE HZ. MUHAMMED 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

SAYILAR 6 5 1 83
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 9 9 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
VERİ 2 0 2 0
OLASILIK 1 1 0 100
MANTIK 3 3 0 100
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
POLİNOMLAR 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MODERN ATOM TEORİSİ 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
Yaşam 2 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
